
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-1202 202 202 635

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,7 14,6 6,05 10,9 12,5 7,73 5,6 10,4 2,96 8,7 12,6 5,54 34,8 50,1 22,28 173,760

Okul Ortalaması 10,8 14,7 7,16 12,3 12,2 9,27 5,6 10,0 3,09 8,9 12,4 5,79 37,7 49,3 25,31 181,060

KATILIMLAR

1 32 ZİLAN ŞAHİN -9D 17 9 14,75 23 3 22,25 21 4 20,00 20 10 17,50 81 26 74,50 344,708 1 1 1 1 3

2 17 ESMANUR OKUTMEN -9D 15 8 13,00 17 4 16,00 21 6 19,50 16 6 14,50 69 24 63,00 308,440 2 2 2 2 6

3 36 ELİF EKİNCİ -9D 17 11 14,25 17 8 15,00 14 9 11,75 19 9 16,75 67 37 57,75 286,555 3 3 3 3 12

4 165 FURKAN BARIŞ -9D 15 12 12,00 16 13 12,75 16 10 13,50 18 11 15,25 65 46 53,50 274,425 4 4 4 4 18

5 122 MUHAMMED OYGO -9D 17 10 14,50 17 10 14,50 17 9 14,75 12 12 9,00 63 41 52,75 274,343 5 5 5 5 19

6 19 İREM ASLAN -9D 11 17 6,75 20 10 17,50 10 9 7,75 23 5 21,75 64 41 53,75 270,450 6 6 6 6 23

7 118 TANHAN KEREM -9D 13 12 10,00 15 15 11,25 18 7 16,25 16 11 13,25 62 45 50,75 267,798 7 7 7 7 27

8 141 -9D 12 12 9,00 12 11 9,25 20 6 18,50 16 10 13,50 60 39 50,25 267,433 8 8 8 8 29

9 64 GÜLİSTAN DALDAL -9D 11 15 7,25 19 9 16,75 14 6 12,50 17 10 14,50 61 40 51,00 266,288 9 9 9 9 30

10 155 EMİN DERYAL -9D 16 13 12,75 20 7 18,25 15 10 12,50 10 15 6,25 61 45 49,75 264,310 10 10 10 10 32

11 143 BARAN KESKİN -9D 14 8 12,00 18 8 16,00 18 9 15,75 6 15 2,25 56 40 46,00 255,250 11 11 11 11 41

12 367 FATIMA MUHAMMEDİ -9E 18 9 15,75 15 12 12,00 11 13 7,75 14 12 11,00 58 46 46,50 249,738 1 12 12 12 48

13 214 ŞEHRİBAN GÜLŞEN -9E 18 10 15,50 17 13 13,75 10 3 9,25 10 13 6,75 55 39 45,25 247,768 2 13 13 13 51

14 161 AHMET Y  GÜNDÜZ -9D 17 13 13,75 15 13 11,75 15 10 12,50 9 13 5,75 56 49 43,75 245,140 12 14 14 14 55

15 27 EDA OKUYUCU -9D 14 16 10,00 19 11 16,25 8 5 6,75 15 11 12,25 56 43 45,25 245,103 13 15 15 15 56

16 130 BEYTULLAH HAMARAT -9D 12 18 7,50 19 11 16,25 13 14 9,50 15 15 11,25 59 58 44,50 244,640 14 16 16 16 57

17 21 AYET ÖZEL -9D 17 13 13,75 22 8 20,00 2 5 0,75 15 14 11,50 56 40 46,00 244,173 15 17 17 17 59

18 97 HANİFE DERYAL -9D 14 15 10,25 18 9 15,75 15 10 12,50 9 17 4,75 56 51 43,25 243,990 16 18 18 18 60

19 170 SEVKA  EKSİN -9D 12 8 10,00 11 6 9,50 15 9 12,75 13 8 11,00 51 31 43,25 242,393 17 19 19 19 63

20 959 ÖZGÜR ÇELİK -9F 16 10 13,50 18 10 15,50 8 13 4,75 13 14 9,50 55 47 43,25 238,158 1 20 20 20 70

21 335 NURSEL UZDEN -9E 17 10 14,50 15 10 12,50 5 9 2,75 17 11 14,25 54 40 44,00 238,065 3 21 21 21 71

22 444 HELEN TENLİK -9E 11 12 8,00 19 7 17,25 9 3 8,25 10 5 8,75 49 27 42,25 237,393 4 22 22 22 73

23 86 MARİEGÜL AĞIRMAN -9D 10 10 7,50 15 9 12,75 15 12 12,00 13 15 9,25 53 46 41,50 236,970 18 23 23 23 75

24 773 ŞEVAL OKALİN -9F 15 13 11,75 18 10 15,50 8 15 4,25 14 12 11,00 55 50 42,50 235,138 2 24 24 24 77

25 2125 CIVAN DAYAN -9D 8 19 3,25 20 10 17,50 8 3 7,25 16 12 13,00 52 44 41,00 231,868 19 25 25 25 83

26 225 SEMANUR ŞAHİN -9E 17 8 15,00 15 9 12,75 6 12 3,00 13 9 10,75 51 38 41,50 231,135 5 26 26 26 84

27 229 HAYRUNİSA ORAK -9F 14 16 10,00 16 8 14,00 9 8 7,00 11 6 9,50 50 38 40,50 230,765 3 27 27 27 85

28 148 EYHEM ELHAMMUY -9D 11 10 8,50 11 7 9,25 16 8 14,00 11 15 7,25 49 40 39,00 230,575 20 28 28 28 86

29 73 GÜLBAHAR YILMAZ -9D 13 13 9,75 20 8 18,00 8 5 6,75 7 7 5,25 48 33 39,75 229,420 21 29 29 29 88

30 747 KÜBRA KAYA -9F 9 13 5,75 12 7 10,25 15 5 13,75 10 5 8,75 46 30 38,50 228,548 4 30 30 30 90

31 992 ELANUR DOĞAN -9A 11 11 8,25 17 9 14,75 8 8 6,00 12 7 10,25 48 35 39,25 226,070 1 31 31 31 94

32 92 MİZGİN ÇOBAN -9D 15 15 11,25 16 14 12,50 7 17 2,75 16 10 13,50 54 56 40,00 225,598 22 32 32 32 95

33 133 FURKAN DEMİRTAŞ -9D 13 16 9,00 20 10 17,50 11 13 7,75 6 9 3,75 50 48 38,00 224,820 23 33 33 33 96

34 81 MEHTAP ŞAHİN -9D 15 9 12,75 19 9 16,75 4 3 3,25 10 15 6,25 48 36 39,00 224,623 24 34 34 34 97

35 911 ASLI ALTUNER -9F 12 12 9,00 14 7 12,25 9 8 7,00 13 12 10,00 48 39 38,25 223,453 5 35 35 35 103

36 2281 BİLAL AYDIN -9B 20 8 18,00 17 13 13,75 4 14 0,50 10 16 6,00 51 51 38,25 220,483 1 36 36 36 110

37 514 KOÇER AYDIN -9E 18 11 15,25 11 12 8,00 8 6 6,50 10 10 7,50 47 39 37,25 220,350 6 37 37 37 115

38 5008 MUSTAFA MET -9F 15 14 11,50 17 10 14,50 4 2 3,50 10 7 8,25 46 33 37,75 220,253 6 38 38 38 116

39 963 MERT ETE -9F 17 12 14,00 19 8 17,00 2 9 -0,25 11 14 7,50 49 43 38,25 219,843 7 39 39 39 118

40 953 YUS*K YAKU* -9F 16 8 14,00 14 10 11,50 3 7 1,25 14 10 11,50 47 35 38,25 219,563 8 40 40 40 119

41 914 ELANUR AYDIN -9F 17 9 14,75 19 5 17,75 2 6 0,50 8 15 4,25 46 35 37,25 217,925 9 41 41 41 121

42 5000 DİCLE ERTEKİN -9D 12 17 7,75 18 12 15,00 12 12 9,00 8 17 3,75 50 58 35,50 217,558 25 42 42 42 122

43 148 ESEN ALİ ESEN -9D 10 19 5,25 15 14 11,50 10 5 8,75 14 15 10,25 49 53 35,75 216,525 26 43 43 43 125

44 196 ZEHRA DEMİR -9E 10 16 6,00 14 9 11,75 12 5 10,75 9 13 5,75 45 43 34,25 214,053 7 44 44 44 129

45 78 SEMANUR GEZER -9D 10 14 6,50 13 8 11,00 9 9 6,75 14 12 11,00 46 43 35,25 213,528 27 45 45 45 132

46 220 ROJİN KURT -9E 7 4 6,00 16 6 14,50 8 6 6,50 10 10 7,50 41 26 34,50 211,985 8 46 46 46 134

47 301 FATİME PİLATİN -9E 18 9 15,75 16 8 14,00 6 15 2,25 5 8 3,00 45 40 35,00 211,983 9 47 47 47 135

48 0 HACİREKAYA -9D 13 11 10,25 10 15 6,25 13 10 10,50 10 13 6,75 46 49 33,75 211,815 28 48 48 48 136
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Genel Ortalama 9,7 14,6 6,05 10,9 12,5 7,73 5,6 10,4 2,96 8,7 12,6 5,54 34,8 50,1 22,28 173,760
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KATILIMLAR

49 30 ROZ İSMAİL -9D 14 10 11,50 13 15 9,25 9 11 6,25 11 14 7,50 47 50 34,50 211,570 29 49 49 49 137

50 136 HÜSEYİN MUHAMMED -9D 12 15 8,25 13 8 11,00 8 13 4,75 13 9 10,75 46 45 34,75 210,785 30 50 50 50 141

51 1004 MERYEM TAŞPINAR -9A 14 7 12,25 18 6 16,50 3 6 1,50 7 10 4,50 42 29 34,75 210,515 2 51 51 51 143

52 966 KEREM KARALAR -9F 12 15 8,25 21 6 19,50 5 16 1,00 10 16 6,00 48 53 34,75 210,015 10 52 52 52 145

53 586 SÜLEYMAN NEBİOĞLU -9E 15 12 12,00 16 6 14,50 6 6 4,50 3 1 2,75 40 25 33,75 209,488 10 53 53 53 146

54 996 AYŞEGÜL YETİŞİR -9A 13 14 9,50 21 9 18,75 3 17 -1,25 10 8 8,00 47 48 35,00 208,935 3 54 54 54 148

55 763 ELİF ASI -9F 15 10 12,50 14 14 10,50 4 11 1,25 13 12 10,00 46 47 34,25 207,218 11 55 55 55 153

56 2303 ALİ YARGIN -9C 11 16 7,00 22 7 20,25 2 6 0,50 9 12 6,00 44 41 33,75 206,588 1 56 56 56 156

57 873 HALİME ALTUN -9F 11 13 7,75 15 10 12,50 5 11 2,25 14 11 11,25 45 45 33,75 206,060 12 57 57 57 160

58 2506 PELİN MERMERTAŞ -9C 12 13 8,75 16 7 14,25 1 3 0,25 13 9 10,75 42 32 34,00 205,833 2 58 58 58 161

59 151 SONER GÖKALP -9D 10 13 6,75 17 9 14,75 2 4 1,00 12 5 10,75 41 31 33,25 203,945 31 59 59 59 165

60 2307 B İ I A I T İ I K İ -9C 13 17 8,75 18 10 15,50 1 4 0,00 11 10 8,50 43 41 32,75 202,310 3 60 60 60 168

61 922 HAYRUNİSA YALÇIN -9E 14 15 10,25 17 11 14,25 6 17 1,75 10 16 6,00 47 59 32,25 202,310 11 60 60 60 168

62 503 ZEHRA SEVİM -9E 11 10 8,50 11 7 9,25 12 7 10,25 3 3 2,25 37 27 30,25 201,788 12 62 62 62 170

63 1012 HALİME ÖTLEŞ -9A 10 14 6,50 12 12 9,00 11 11 8,25 10 12 7,00 43 49 30,75 201,043 4 63 63 63 173

64 608 RONİ İMİR -9E 15 15 11,25 14 8 12,00 7 5 5,75 3 6 1,50 39 34 30,50 200,143 13 64 64 64 176

65 466 BETÜL AKYILDIZ -9E 18 10 15,50 6 5 4,75 4 3 3,25 8 2 7,50 36 20 31,00 198,455 14 65 65 65 178

66 1035 KEREMCAN ÖZTÜRK -9A 18 10 15,50 17 12 14,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 38 30 30,50 198,320 5 66 66 66 182

67 2258 B A R A N   K A R A   B 13 17 8,75 16 14 12,50 2 4 1,00 13 17 8,75 44 52 31,00 197,183 1 67 67 67 186

68 2503 SARYA BİLİZ -9A 9 20 4,00 20 10 17,50 13 14 9,50 42 44 31,00 196,650 6 68 68 68 187

69 1384 MELEK BAŞÇI -9C 12 10 9,50 9 6 7,50 16 7 14,25 37 23 31,25 195,848 4 69 69 69 189

70 824 MERVE TAŞ -9F 13 17 8,75 15 13 11,75 5 8 3,00 10 14 6,50 43 52 30,00 195,723 13 70 70 70 190

71 1568 FATMA ARGUN ĞA -9B 14 14 10,50 19 8 17,00 2 4 1,00 2 3 1,25 37 29 29,75 195,183 2 71 71 71 193

72 506 SÜMEYYE GÜNGÖR -9F 10 11 7,25 15 11 12,25 7 8 5,00 7 10 4,50 39 40 29,00 194,268 14 72 72 72 197

73 830 MERVE KAYA -9F 14 14 10,50 15 12 12,00 3 23 -2,75 14 13 10,75 46 62 30,50 192,830 15 73 73 73 201

74 529 BARAN -9E 12 16 8,00 17 12 14,00 4 10 1,50 10 17 5,75 43 55 29,25 192,723 15 74 74 74 202

75 5005 PERİNUR BAŞ -9D 12 17 7,75 14 16 10,00 8 7 6,25 8 15 4,25 42 55 28,25 192,605 32 75 75 75 203

76 1034 BÜNYAMİN TARIM -9A 10 15 6,25 20 10 17,50 0 2 -0,50 11 19 6,25 41 46 29,50 192,353 7 76 76 76 205

77 2262 ŞEYMA ŞAHİN -9C 13 15 9,25 12 13 8,75 4 13 0,75 13 11 10,25 42 52 29,00 190,178 5 77 77 77 211

78 1066 AYDIN USLU -9A 18 12 15,00 9 5 7,75 3 1 2,75 5 10 2,50 35 28 28,00 189,970 8 78 78 78 212

79 2154 SERHAT EKİNCİ -9B 10 19 5,25 16 11 13,25 6 17 1,75 12 15 8,25 44 62 28,50 189,893 3 79 79 79 214

80 79 ÖZNİL CAN -9D 10 12 7,00 10 9 7,75 5 8 3,00 14 13 10,75 39 42 28,50 189,805 33 80 80 80 216

81 718 ALEYNA ETE -9F 11 11 8,25 10 11 7,25 7 4 6,00 8 8 6,00 36 34 27,50 189,543 16 81 81 81 217

82 1076 HAKİM GÜNDEN -9A 4 7 2,25 22 8 20,00 1 0 1,00 7 9 4,75 34 24 28,00 188,998 9 82 82 82 222

83 995 EDANUR BAKİOĞLU -9A 10 18 5,50 13 12 10,00 5 7 3,25 11 7 9,25 39 44 28,00 188,835 10 83 83 83 223

84 968 KADİR ŞEN -9F 14 6 12,50 11 11 8,25 2 4 1,00 8 7 6,25 35 28 28,00 188,065 17 84 84 84 225

85 160 HÜSEYİN ŞEKER -9D 10 14 6,50 12 9 9,75 5 11 2,25 12 11 9,25 39 45 27,75 187,423 34 85 85 85 229

86 957 ÖMER KIZAR -9F 8 2 7,50 14 6 12,50 2 0 2,00 6 3 5,25 30 11 27,25 186,748 18 86 86 86 231

87 877 ROSENA ÖZER -9F 16 14 12,50 15 15 11,25 6 20 1,00 8 22 2,50 45 71 27,25 186,708 19 87 87 87 232

88 94 Ş İ L A N P A D I R -9D 12 16 8,00 13 15 9,25 2 5 0,75 13 14 9,50 40 50 27,50 185,635 35 88 88 88 235

89 169 EMULL AH DİNÇ -9D 9 18 4,50 17 13 13,75 3 7 1,25 11 14 7,50 40 52 27,00 185,045 36 89 89 89 237

90 823 ELİF DİZLEK -9F 15 12 12,00 8 9 5,75 2 7 0,25 11 9 8,75 36 37 26,75 182,958 20 90 90 90 244

91 719 ESMA KAYA -9F 8 22 2,50 14 16 10,00 10 11 7,25 10 20 5,00 42 69 24,75 181,983 21 91 91 91 250

92 1014 ZEHRA  YILDIZ -9A 10 14 6,50 12 14 8,50 6 8 4,00 10 14 6,50 38 50 25,50 181,950 11 92 92 92 252

93 2302 YASİN ERBAK -9C 10 17 5,75 4 4 3,00 10 7 8,25 10 10 7,50 34 38 24,50 180,878 6 93 93 93 255

94 913 ŞEYMA YETİŞKİN -9F 13 17 8,75 14 16 10,00 6 22 0,50 11 19 6,25 44 74 25,50 179,948 22 94 94 94 257

95 1037 ESETULLAH PARLAK -9A 12 17 7,75 16 14 12,50 2 1 1,75 4 6 2,50 34 38 24,50 178,538 12 95 95 95 261

96 999 ZEYNEP ÇAĞLAYAN -9A 14 14 10,50 10 19 5,25 3 8 1,00 9 6 7,50 36 47 24,25 175,778 13 96 96 96 265

                                                2 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT
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Genel Ortalama 9,7 14,6 6,05 10,9 12,5 7,73 5,6 10,4 2,96 8,7 12,6 5,54 34,8 50,1 22,28 173,760
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KATILIMLAR

97 1745 -9C 13 15 9,25 13 10 10,50 6 7 4,25 32 32 24,00 175,388 7 97 97 97 266

98 1375 SE* NUR ÖZTÜRK -9B 10 12 7,00 10 16 6,00 6 9 3,75 10 13 6,75 36 50 23,50 175,295 4 98 98 98 267

99 223 DAMLA ÖZBİLİCİ -9E 12 7 10,25 8 5 6,75 4 3 3,25 4 4 3,00 28 19 23,25 175,100 16 99 99 99 268

100 0 DİLARA BAZAN -9E 13 17 8,75 15 15 11,25 1 5 -0,25 9 20 4,00 38 57 23,75 174,540 17 100 100 100 271

101 1740 İREMSULTANYILMAZ -9B 14 11 11,25 14 6 12,50 1 3 0,25 1 7 -0,75 30 27 23,25 174,420 5 101 101 101 272

102 1151 EDANUR ÖZTÜRK -9B 10 15 6,25 14 10 11,50 3 9 0,75 7 9 4,75 34 43 23,25 173,410 6 102 102 102 276

103 531 BÜNYAMİN IŞIK -9E 8 16 4,00 14 9 11,75 1 0 1,00 8 6 6,50 31 31 23,25 173,173 18 103 103 103 277

104 107 PEYRÜZE ÖZDEMİR -9E 13 16 9,00 13 11 10,25 9 20 4,00 35 47 23,25 173,063 19 104 104 104 279

105 1009 ZOZAN KÜZE -9A 15 14 11,50 15 10 12,50 0 2 -0,50 1 7 -0,75 31 33 22,75 172,383 14 105 105 105 280

106 986 TUBA TEKİN -9A 10 19 5,25 18 12 15,00 5 19 0,25 5 11 2,25 38 61 22,75 172,275 15 106 106 106 283

107 2269 ELİF TUNCEL -9C 10 15 6,25 11 14 7,50 6 14 2,50 9 11 6,25 36 54 22,50 171,563 8 107 107 107 284

108 167 FERHAT KAY* -9D 7 15 3,25 10 11 7,25 5 3 4,25 10 12 7,00 32 41 21,75 170,075 37 108 108 108 289

109 517 EMRE KAÇMAZ -9E 15 15 11,25 12 12 9,00 1 2 0,50 7 23 1,25 35 52 22,00 169,988 20 109 109 109 290

110 634 ENES ŞAHİN -9E 11 17 6,75 9 10 6,50 6 12 3,00 9 14 5,50 35 53 21,75 169,620 21 110 110 110 292

111 1647 ELİF SİNCAR -9B 11 16 7,00 12 9 9,75 1 11 -1,75 10 9 7,75 34 45 22,75 169,528 7 111 111 111 293

112 793 FURKAN SALA -9F 4 13 0,75 11 6 9,50 5 15 1,25 12 6 10,50 32 40 22,00 168,343 23 112 112 112 297

113 932 YUNUS SAÇAN -9F 13 16 9,00 12 18 7,50 0 7 -1,75 12 18 7,50 37 59 22,25 167,893 24 113 113 113 298

114 2261 SÜMEYYE ÖZCAN -9C 10 20 5,00 14 14 10,50 3 17 -1,25 11 14 7,50 38 65 21,75 166,768 9 114 114 114 304

115 1081 RIDVAN BORAL -9A 8 8 6,00 17 13 13,75 4 26 -2,50 7 11 4,25 36 58 21,50 166,125 16 115 115 115 306

116 777 SENA ŞAHİN -9F 8 19 3,25 10 13 6,75 8 9 5,75 6 7 4,25 32 48 20,00 166,068 25 116 116 116 307

117 637 YUSUF ULUTAŞ -9E 16 13 12,75 13 15 9,25 4 23 -1,75 6 21 0,75 39 72 21,00 165,583 22 117 117 117 308

118 1483 ŞEVMA KARTAL -9B 13 15 9,25 9 11 6,25 2 7 0,25 7 9 4,75 31 42 20,50 164,153 8 118 118 118 313

119 944 İSA OTUNÇ -9F 9 14 5,50 10 6 8,50 5 12 2,00 8 16 4,00 32 48 20,00 163,925 26 119 119 119 314

120 2264 NEİMA HASAN -9C 7 18 2,50 13 12 10,00 3 8 1,00 9 9 6,75 32 47 20,25 163,548 10 120 120 120 316

121 1623 HASAN DİREKÇİ -9B 9 14 5,50 11 16 7,00 10 8 8,00 30 38 20,50 163,290 9 121 121 121 317

122 2279 TUANNA BAY IS -9C 9 21 3,75 14 15 10,25 6 19 1,25 6 7 4,25 35 62 19,50 161,918 11 122 122 122 321

123 2360 MUHAMMED ATMALAR -9C 8 15 4,25 15 11 12,25 0 7 -1,75 9 15 5,25 32 48 20,00 161,538 12 123 123 123 322

124 2314 ZİLAN EM -9F 12 18 7,50 10 17 5,75 4 11 1,25 10 20 5,00 36 66 19,50 161,520 27 124 124 124 323

125 2504 YASİN BUIUT -9B 12 12 9,00 8 10 5,50 2 9 -0,25 7 6 5,50 29 37 19,75 161,268 10 125 125 125 324

126 1120 HARUN EKİNCİ -9A 11 16 7,00 16 12 13,00 1 13 -2,25 6 16 2,00 34 57 19,75 161,228 17 126 126 126 326

127 171 BERFİN KURT -9E 7 10 4,50 9 5 7,75 3 3 2,25 6 6 4,50 25 24 19,00 160,765 23 127 127 127 328

128 1835 RAMAZAN COŞAR -9A 8 18 3,50 18 12 15,00 1 2 0,50 27 32 19,00 160,675 18 128 128 128 330

129 2257 AHMETCELAL GÖRÜK -9B 12 14 8,50 14 14 10,50 0 10 -2,50 7 17 2,75 33 55 19,25 159,198 11 129 129 129 332

130 1634 NİSANUR YILDIZ -9B 6 12 3,00 15 9 12,75 1 5 -0,25 7 15 3,25 29 41 18,75 158,988 12 130 130 130 333

131 2316 MUHAMMED TİYREK -9F 11 19 6,25 10 20 5,00 12 17 7,75 33 56 19,00 158,508 28 131 131 131 334

132 1045 MAHFUZ ŞİMŞEK -9A 8 11 5,25 9 8 7,00 1 4 0,00 9 10 6,50 27 33 18,75 158,105 19 132 132 132 337

133 1398 ŞEVAL KARATAY -9B 6 21 0,75 11 14 7,50 5 11 2,25 11 14 7,50 33 60 18,00 156,903 13 133 133 133 340

134 2196 YASİN ÜNEŞİ -9B 7 18 2,50 14 11 11,25 3 13 -0,25 8 14 4,50 32 56 18,00 156,255 14 134 134 134 342

135 1637 BEYDASU EKİNCİ -9B 14 11 11,25 7 7 5,25 1 6 -0,50 4 10 1,50 26 34 17,50 154,913 15 135 135 135 347

136 2195 EBUBEKİR TOY -9B 10 14 6,50 10 13 6,75 1 3 0,25 7 12 4,00 28 42 17,50 154,870 16 136 136 136 348

137 5003 ABDUL SAMET ÖZTÜRK-9C 7 17 2,75 11 12 8,00 2 5 0,75 8 8 6,00 28 42 17,50 154,778 13 137 137 137 349

138 1000 ZİLANYAŞATAN -9A 8 20 3,00 15 14 11,50 2 10 -0,50 6 10 3,50 31 54 17,50 154,765 20 138 138 138 350

139 2276 FİDAN ÇENİ -9C 13 17 8,75 12 18 7,50 3 9 0,75 1 4 0,00 29 48 17,00 154,553 14 139 139 139 351

140 1049 SERCAN YAMAN -9A 12 14 8,50 9 18 4,50 3 12 0,00 9 18 4,50 33 62 17,50 154,490 21 140 140 140 352

141 2308 FAYSAL TOĞRAP -9C 7 18 2,50 11 12 8,00 3 7 1,25 9 14 5,50 30 51 17,25 154,408 15 141 141 141 353

142 2263 VİYAN İNAN -9A 8 21 2,75 14 16 10,00 5 25 -1,25 11 19 6,25 38 81 17,75 154,390 22 142 142 142 354

143 2275 ŞEVVAL BOĞUOU -9C 10 18 5,50 10 16 6,00 8 19 3,25 7 21 1,75 35 74 16,50 154,020 16 143 143 143 356

144 940 ÖZKAN ŞEN -9F 8 11 5,25 6 8 4,00 3 7 1,25 9 10 6,50 26 36 17,00 153,188 29 144 144 144 362
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BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-1202 202 202 635

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,7 14,6 6,05 10,9 12,5 7,73 5,6 10,4 2,96 8,7 12,6 5,54 34,8 50,1 22,28 173,760

Okul Ortalaması 10,8 14,7 7,16 12,3 12,2 9,27 5,6 10,0 3,09 8,9 12,4 5,79 37,7 49,3 25,31 181,060

KATILIMLAR

145 929 EYÜP DADAK -9A 11 11 8,25 7 13 3,75 5 16 1,00 7 13 3,75 30 53 16,75 152,865 23 145 145 145 365

146 2270 SEVGİ İNAÇ -9C 9 21 3,75 10 20 5,00 5 25 -1,25 14 16 10,00 38 82 17,50 152,488 17 146 146 146 366

147 2265 ZERDA GÜNGÖR -9C 5 16 1,00 12 16 8,00 7 17 2,75 9 18 4,50 33 67 16,25 152,393 18 147 147 147 367

148 910 ELİF ÇAKIR -9F 6 20 1,00 8 17 3,75 2 1 1,75 12 7 10,25 28 45 16,75 151,828 30 148 148 148 368

149 757 SENANUR BAKIR -9F 5 15 1,25 11 12 8,00 8 10 5,50 6 23 0,25 30 60 15,00 151,098 31 149 149 149 372

150 1142 ŞİFANUR CABAS -9B 8 8 6,00 9 6 7,50 3 6 1,50 2 5 0,75 22 25 15,75 150,888 17 150 150 150 375

151 331 MELEK SEVİM -9E 7 11 4,25 7 10 4,50 5 5 3,75 7 16 3,00 26 42 15,50 150,803 24 151 151 151 376

152 0 SEMANUR AŞUT -9F 9 13 5,75 9 12 6,00 2 2 1,50 4 7 2,25 24 34 15,50 149,678 32 152 152 152 379

153 1025 MUHAMMED KERİM ALTUN-9F 7 17 2,75 13 12 10,00 6 12 3,00 26 41 15,75 149,580 33 153 153 153 380

154 1010 YAGMUR SEVACI -9A 7 10 4,50 11 6 9,50 1 0 1,00 2 10 -0,50 21 26 14,50 147,020 24 154 154 154 391

155 2282 AHMETYASİNYILDIZ -9C 12 18 7,50 11 19 6,25 0 7 -1,75 6 11 3,25 29 55 15,25 146,688 19 155 155 155 394

156 0 AYŞEGÜL ERGÜN -9C 10 19 5,25 10 16 6,00 3 11 0,25 7 15 3,25 30 61 14,75 146,315 20 156 156 156 400

157 708 EŞREF SAKAR -9E 12 16 8,00 6 7 4,25 3 14 -0,50 5 8 3,00 26 45 14,75 145,828 25 157 157 157 403

158 1246 RÜYA ÇELİK -9B 12 14 8,50 6 14 2,50 0 1 -0,25 6 8 4,00 24 37 14,75 145,663 18 158 158 158 405

159 2268 ESMA GÜMÜŞTEKİN -9C 6 24 0,00 11 19 6,25 9 21 3,75 9 21 3,75 35 85 13,75 145,188 21 159 159 159 406

160 665 MİRAÇ YAŞAR -9E 9 16 5,00 6 8 4,00 5 11 2,25 4 8 2,00 24 43 13,25 142,983 26 160 160 160 411

161 1692 MERYEM AÇIK -9B 9 19 4,25 13 16 9,00 5 25 -1,25 7 21 1,75 34 81 13,75 142,735 19 161 161 161 414

162 1959 AZAD ÇELİK -9B 13 13 9,75 4 3 3,25 17 16 13,00 141,243 20 162 162 162 418

163 5004 AHMET ÖZTÜRK -9C 10 14 6,50 8 20 3,00 2 2 1,50 5 13 1,75 25 49 12,75 140,953 22 163 163 163 420

164 2291 YUNUS  ÖZTAŞ -9C 13 15 9,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 7 22 1,50 30 67 13,25 140,950 23 164 164 164 421

165 836 ŞAKİR ALPER -9B 8 10 5,50 5 3 4,25 1 0 1,00 2 2 1,50 16 15 12,25 139,188 21 165 165 165 428

166 1053 TAHA DOĞAN -9A 9 12 6,00 12 17 7,75 1 9 -1,25 22 38 12,50 139,125 25 166 166 166 429

167 1016 SUDENAZ IŞIK -9A 11 15 7,25 10 15 6,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 22 39 12,25 138,890 26 167 167 167 431

168 984 ENES BAYIK -9F 12 17 7,75 9 21 3,75 3 27 -3,75 10 18 5,50 34 83 13,25 138,505 34 168 168 168 433

169 0 HİLAL DOKSAL -9E 11 13 7,75 6 16 2,00 0 7 -1,75 8 14 4,50 25 50 12,50 137,498 27 169 169 169 436

170 1073 METİN ERİŞEN -9A 5 14 1,50 8 13 4,75 10 19 5,25 23 46 11,50 135,370 27 170 170 170 441

171 998 NERGİZ EKİN -9A 5 13 1,75 4 13 0,75 5 3 4,25 6 9 3,75 20 38 10,50 134,948 28 171 171 171 443

172 2294 BARAN DEMİR -9C 11 19 6,25 8 20 3,00 5 25 -1,25 8 22 2,50 32 86 10,50 131,993 24 172 172 172 450

173 1661 ZEHRA AL UN -9A 4 12 1,00 6 9 3,75 4 10 1,50 7 13 3,75 21 44 10,00 131,840 29 173 173 173 452

174 2274 KISMET KATAN -9E 10 16 6,00 8 18 3,50 18 34 9,50 130,195 28 174 174 174 464

175 1744 HATİCEBİLİR -9B 7 23 1,25 8 22 2,50 9 17 4,75 6 24 0,00 30 86 8,50 129,883 22 175 175 175 465

176 2286 EMİN YAVUZ -9C 8 16 4,00 5 23 -0,75 8 17 3,75 6 19 1,25 27 75 8,25 128,033 25 176 176 176 470

177 951 ENES DOĞAN -9B 8 18 3,50 10 18 5,50 8 22 2,50 3 27 -3,75 29 85 7,75 127,153 23 177 177 177 472

178 1498 SONGÜL IŞIK -9B 9 18 4,50 5 19 0,25 3 12 0,00 9 21 3,75 26 70 8,50 126,010 24 178 178 178 477

179 2004 MUŞTAFA ŞEN -9B 10 9 7,75 1 3 0,25 11 12 8,00 125,293 25 179 179 179 479

180 2280 MELEK GÜCENİK -9C 8 19 3,25 6 21 0,75 4 23 -1,75 10 18 5,50 28 81 7,75 122,195 26 180 180 180 494

181 2079 ÇİYA ALTINIŞIK -9B 10 20 5,00 3 27 -3,75 8 22 2,50 8 22 2,50 29 91 6,25 120,513 26 181 181 181 498

182 2267 ZEHRA ÖZMEN -9C 10 18 5,50 6 21 0,75 2 14 -1,50 7 22 1,50 25 75 6,25 118,528 27 182 182 182 504

183 2234 KUDBETTİN ÇİÇEK -9B 10 16 6,00 4 25 -2,25 1 5 -0,25 5 13 1,75 20 59 5,25 115,923 27 183 183 183 518

184 2266 DİLAN TANSIK -9C 7 22 1,50 6 11 3,25 13 33 4,75 115,173 28 184 184 184 522

185 0 YAĞMURDALGIÇ -9C 5 18 0,50 8 20 3,00 5 18 0,50 5 19 0,25 23 75 4,25 113,828 29 185 185 185 526

186 2247 SÜLEYMAN ALTAY -9B 4 4 3,00 3 5 1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 9 20 4,00 111,430 28 186 186 186 537

187 1032 HARUN UZDEN -9A 9 21 3,75 6 24 0,00 5 25 -1,25 7 23 1,25 27 93 3,75 110,800 30 187 187 187 539

188 1587 ELANUR ÇELİKBİLEK -9B 7 19 2,25 4 11 1,25 1 18 -3,50 6 7 4,25 18 55 4,25 110,380 29 188 188 188 540

189 11980 HAMZA YAVUZ -9E 5 23 -0,75 7 19 2,25 4 11 1,25 3 14 -0,50 19 67 2,25 108,100 29 189 189 189 547

190 967 ADAR TANI -9F 5 21 -0,25 6 24 0,00 5 14 1,50 5 16 1,00 21 75 2,25 107,795 35 190 190 190 551

191 2297 BENGİ BİLİR -9C 4 26 -2,50 8 21 2,75 7 21 1,75 6 24 0,00 25 92 2,00 107,525 30 191 191 191 553

192 1571 MİZGİN DOĞAN -9B 4 23 -1,75 5 23 -0,75 5 6 3,50 14 52 1,00 105,258 30 192 192 192 560
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-1202 202 202 635

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,7 14,6 6,05 10,9 12,5 7,73 5,6 10,4 2,96 8,7 12,6 5,54 34,8 50,1 22,28 173,760

Okul Ortalaması 10,8 14,7 7,16 12,3 12,2 9,27 5,6 10,0 3,09 8,9 12,4 5,79 37,7 49,3 25,31 181,060

KATILIMLAR

193 977 MERCAN ESİN -9F 5 17 0,75 3 19 -1,75 0 2 -0,50 7 14 3,50 15 52 2,00 105,123 36 193 193 193 562

194 1082 MELİH KUTANCI -9A 8 22 2,50 5 25 -1,25 13 47 1,25 103,188 31 194 194 194 570

195 5013 YAKUP UYUR -9A 7 23 1,25 3 27 -3,75 7 23 1,25 7 23 1,25 24 96 0,00 100,288 32 195 195 195 580

196 5007 MUHAMED ÖZTÜRK -9C 4 25 -2,25 3 10 0,50 1 0 1,00 1 9 -1,25 9 44 -2,00 94,603 31 196 196 196 587

197 0 ÇİYA ARGUNDOĞAN -9C 5 25 -1,25 2 28 -5,00 8 22 2,50 6 24 0,00 21 99 -3,75 89,425 32 197 197 197 594

198 2273 MUKADDES GÜNEŞ -9C 5 19 0,25 9 15 5,25 5 20 0,00 4 15 0,25 23 69 5,75

199 0 *İ   * **  E -9C 4 26 -2,50 6 24 0,00 5 10 2,50 15 60 0,00

200 0   0 0 0,00

201 0 A  S * A   MK*L O -9A 4 26 -2,50 9 21 3,75 2 28 -5,00 5 25 -1,25 20 100 -5,00

202 2502 ELİF ŞEN -9E 4 24 -2,00 1 22 -4,50 2 10 -0,50 6 19 1,25 13 75 -5,75
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