
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 10.SINIF DENEME-1299 299 299 806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,9 14,0 6,41 10,0 12,5 6,83 4,3 9,2 2,02 6,1 10,7 3,42 30,3 46,4 18,68 162,470

Okul Ortalaması 9,4 15,7 5,43 9,7 13,9 6,22 3,5 11,0 0,71 5,1 12,1 2,02 27,5 52,7 14,38 147,710

KATILIMLAR

1 488 ABDULLAH NİLÜFER 10D 19 8 17,00 19 10 16,50 19 5 17,75 17 10 14,50 74 33 65,75 316,088 1 1 1 1 13

2 282 MUHİTTİN ARSOY 10D 20 9 17,75 12 9 9,75 13 2 12,50 8 8 6,00 53 28 46,00 252,093 2 2 2 2 42

3 8248 BİLAL DAĞTEKİN 10İ 15 11 12,25 15 10 12,50 8 5 6,75 14 10 11,50 52 36 43,00 237,978 1 3 3 3 59

4 863 HASAN KAYA 10A 15 14 11,50 20 10 17,50 15 10 12,50 50 34 41,50 229,140 1 4 4 4 65

5 522 BERFİN DEMİR 10E 17 13 13,75 14 13 10,75 3 0 3,00 10 5 8,75 44 31 36,25 214,905 1 5 5 5 80

6 66 İREMSU ÇELİK 10A 14 12 11,00 12 16 8,00 9 3 8,25 10 9 7,75 45 40 35,00 214,250 2 6 6 6 84

7 3 DELİLA İLGİN 10A 18 5 16,75 15 9 12,75 5 4 4,00 5 13 1,75 43 31 35,25 214,065 3 7 7 7 85

8 908 YASİN DEMİR 10F 14 16 10,00 19 11 16,25 11 19 6,25 6 19 1,25 50 65 33,75 210,988 1 8 8 8 95

9 9 SEMANUR OKUR 10A 14 10 11,50 14 8 12,00 8 9 5,75 5 1 4,75 41 28 34,00 210,455 4 9 9 9 96

10 1877 BERİTAN BAYINDIR 10E 13 8 11,00 14 10 11,50 3 4 2,00 11 6 9,50 41 28 34,00 207,050 2 10 10 10 101

11 93 RUMEYSA SEVİM 10A 13 12 10,00 13 7 11,25 6 5 4,75 9 11 6,25 41 35 32,25 203,933 5 11 11 11 107

12 1994 RUKEN ÇELİK 10D 9 15 5,25 20 10 17,50 7 12 4,00 8 11 5,25 44 48 32,00 203,228 3 12 12 12 109

13 2098 MUSTAFA DENİZHAN 10K 10 19 5,25 23 7 21,25 1 1 0,75 7 18 2,50 41 45 29,75 194,955 1 13 13 13 131

14 1650 ZEYNEP AY 10C 18 7 16,25 11 13 7,75 5 10 2,50 6 13 2,75 40 43 29,25 193,710 1 14 14 14 138

15 84 SEHER SINIR 10A 14 6 12,50 11 7 9,25 3 4 2,00 7 6 5,50 35 23 29,25 192,848 6 15 15 15 143

16 256 İCLAL ARSLAN 10C 12 8 10,00 16 7 14,25 1 3 0,25 7 9 4,75 36 27 29,25 192,203 2 16 16 16 144

17 8 HATİCE BASUT 10A 13 5 11,75 8 4 7,00 5 5 3,75 8 7 6,25 34 21 28,75 192,050 7 17 17 17 145

18 851 BİLAL KATAN 10E 3 1 2,75 14 11 11,25 3 3 2,25 15 8 13,00 35 23 29,25 191,375 3 18 18 18 148

19 33 AYŞEGÜL ALTAY 10A 15 5 13,75 10 9 7,75 5 12 2,00 7 10 4,50 37 36 28,00 189,053 8 19 19 19 156

20 433 ESRA YILDIZ 10C 11 14 7,50 19 8 17,00 0 1 -0,25 7 12 4,00 37 35 28,25 189,048 3 20 20 20 157

21 754 YUSUF BALIKÇI 10D 19 8 17,00 8 16 4,00 4 8 2,00 8 13 4,75 39 45 27,75 188,018 4 21 21 21 160

22 661 ROZERİN ÇALAR 10F 9 11 6,25 17 6 15,50 4 6 2,50 5 8 3,00 35 31 27,25 187,720 2 22 22 22 161

23 108 GÜLSÜM DEMİR 10A 14 9 11,75 12 8 10,00 4 13 0,75 7 7 5,25 37 37 27,75 187,440 9 23 23 23 162

24 510 DİCLE DİREK 10C 14 15 10,25 14 14 10,50 4 8 2,00 8 15 4,25 40 52 27,00 186,088 4 24 24 24 167

25 2199 ELİF ÇELİK 10G 11 14 7,50 17 5 15,75 2 17 -2,25 8 5 6,75 38 41 27,75 185,553 1 25 25 25 170

26 244 HASAN ŞEKER 10A 10 12 7,00 13 9 10,75 6 9 3,75 8 12 5,00 37 42 26,50 185,415 10 26 26 26 172

27 38 MUHAMMED SEFA EROĞLU10A 14 14 10,50 14 8 12,00 2 10 -0,50 5 0 5,00 35 32 27,00 184,465 11 27 27 27 175

28 854 ENES İLGİN 10D 10 20 5,00 15 15 11,25 6 23 0,25 14 15 10,25 45 73 26,75 182,888 5 28 28 28 184

29 313 BERFİN ÖZDEMİR 10C 11 15 7,25 15 12 12,00 4 6 2,50 5 6 3,50 35 39 25,25 181,110 5 29 29 29 191

30 2511 ÜMMÜGÜLSÜM ÇELİK 10L 13 10 10,50 11 15 7,25 4 8 2,00 10 18 5,50 38 51 25,25 180,108 1 30 30 30 196

31 597 ADEM SİVRİSAKAL 10F 5 7 3,25 4 5 2,75 10 4 9,00 10 5 8,75 29 21 23,75 178,665 3 31 31 31 206

32 1079 YUSUF ALTUN 10İ 12 13 8,75 14 13 10,75 1 5 -0,25 9 14 5,50 36 45 24,75 177,330 2 32 32 32 214

33 105 İREM OLGUN 10A 7 13 3,75 14 6 12,50 1 5 -0,25 10 5 8,75 32 29 24,75 176,670 12 33 33 33 219

34 75 SAMET ÇELİK 10A 10 10 7,50 12 12 9,00 6 5 4,75 5 12 2,00 33 39 23,25 176,358 13 34 34 34 221

35 1817 BAYRAM YILMAZ 10D 10 19 5,25 12 18 7,50 6 3 5,25 8 11 5,25 36 51 23,25 175,840 6 35 35 35 223

36 264 İLKNUR YILDIRIM 10E 12 12 9,00 16 9 13,75 2 7 0,25 3 9 0,75 33 37 23,75 175,718 4 36 36 36 225

37 1084 MUHAMMED AYTEKİN 10İ 8 5 6,75 10 4 9,00 6 7 4,25 4 5 2,75 28 21 22,75 174,300 3 37 37 37 230

38 0 ASUMAN İNAN 10İ 9 13 5,75 12 10 9,50 7 12 4,00 7 15 3,25 35 50 22,50 173,268 4 38 38 38 236

39 464 GÜLER TUNÇBOĞA 10İ 10 15 6,25 13 6 11,50 5 6 3,50 4 12 1,00 32 39 22,25 172,790 5 39 39 39 242

40 0 SEMANUR SINAT 10D 10 15 6,25 7 15 3,25 7 3 6,25 8 6 6,50 32 39 22,25 172,790 7 39 39 39 242

41 149 MELEK YAMAN 10A 12 9 9,75 12 12 9,00 5 14 1,50 5 10 2,50 34 45 22,75 172,680 14 41 41 41 244

42 10 DİLAN CAN 10A 15 7 13,25 12 8 10,00 2 18 -2,50 4 5 2,75 33 38 23,50 172,603 15 42 42 42 245

43 735 NURŞİN BAŞARAN 10D 10 13 6,75 15 10 12,50 3 2 2,50 5 18 0,50 33 43 22,25 172,345 8 43 43 43 248

44 2175 SAMED GÖK 10İ 10 11 7,25 12 13 8,75 6 11 3,25 6 12 3,00 34 47 22,25 172,040 6 44 44 44 249

45 2073 MİNE ÇİFTÇİ 10D 8 21 2,75 6 24 0,00 16 11 13,25 9 18 4,50 39 74 20,50 171,828 9 45 45 45 250

46 408 AHMETÖZTÜRK 10A 8 9 5,75 10 10 7,50 4 6 2,50 8 5 6,75 30 30 22,50 171,448 16 46 46 46 256

47 565 CEYHAN AR LAN 10L 12 16 8,00 12 16 8,00 2 2 1,50 7 8 5,00 33 42 22,50 171,265 2 47 47 47 257

48 2510 YUSUF İBRAĞİMOĞLU 10L 10 17 5,75 11 17 6,75 6 12 3,00 11 17 6,75 38 63 22,25 170,925 3 48 48 48 259
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49 674 NİSANUR ÇİÇEK 10G 13 17 8,75 15 15 11,25 6 18 1,50 6 22 0,50 40 72 22,00 170,883 2 49 49 49 261

50 601 NURULLAH DEMİR 10G 8 18 3,50 14 13 10,75 9 15 5,25 5 14 1,50 36 60 21,00 169,755 3 50 50 50 269

51 1117 ESRA YILDIZ 10E 14 15 10,25 13 17 8,75 7 16 3,00 34 48 22,00 169,268 5 51 51 51 271

52 385 ÖMER BERAT ASUTAY 10A 15 10 12,50 4 9 1,75 4 6 2,50 7 9 4,75 30 34 21,50 168,460 17 52 52 52 274

53 364 EVİNDAR KURT 10E 12 7 10,25 12 12 9,00 3 13 -0,25 6 14 2,50 33 46 21,50 167,663 6 53 53 53 280

54 1998 YUNUS EMRE ATSAN 10D 11 18 6,50 8 18 3,50 10 20 5,00 9 13 5,75 38 69 20,75 167,473 10 54 54 54 282

55 758 DİLEK ÇAKAL 10H 12 15 8,25 12 14 8,50 1 4 0,00 8 14 4,50 33 47 21,25 166,540 1 55 55 55 285

56 752 CELAL ŞAHİN 10C 14 12 11,00 10 7 8,25 3 5 1,75 3 14 -0,50 30 38 20,50 166,375 6 56 56 56 286

57 832 NUR HİLAL YARBA 10İ 9 15 5,25 9 9 6,75 6 12 3,00 8 11 5,25 32 47 20,25 164,950 7 57 57 57 291

58 394 NİSANUR BİCEN 10K 9 15 5,25 8 8 6,00 6 8 4,00 7 9 4,75 30 40 20,00 164,848 2 58 58 58 292

59 815 GÜLSÜM AKGÜN 10G 11 19 6,25 16 12 13,00 4 21 -1,25 6 13 2,75 37 65 20,75 164,825 4 59 59 59 293

60 437 DENİZ ALTUN 10F 11 18 6,50 13 13 9,75 4 10 1,50 4 6 2,50 32 47 20,25 164,818 4 60 60 60 294

61 1960 ERKAN ORAK 10İ 12 17 7,75 12 10 9,50 5 6 3,50 4 21 -1,25 33 54 19,50 164,518 8 61 61 61 299

62 127 EMİNE KIZILÇINAR 10A 13 14 9,50 8 10 5,50 4 16 0,00 8 10 5,50 33 50 20,50 163,790 18 62 62 62 300

63 307 YEŞİM SAĞLAM 10B 12 14 8,50 14 11 11,25 1 0 1,00 3 17 -1,25 30 42 19,50 163,080 1 63 63 63 301

64 547 ÖZLEM ÇAKIR 10K 10 14 6,50 11 16 7,00 4 8 2,00 5 3 4,25 30 41 19,75 163,003 3 64 64 64 302

65 324 BARAN ŞANSİBEY 10A 13 11 10,25 11 5 9,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 27 29 19,75 162,955 19 65 65 65 303

66 2022 M MUSTAFA PEKİNCE 10G 12 16 8,00 16 11 13,25 4 23 -1,75 2 6 0,50 34 56 20,00 162,680 5 66 66 66 307

67 58 ZEYNEP DEMİRHAN 10A 11 9 8,75 9 11 6,25 5 15 1,25 6 11 3,25 31 46 19,50 161,948 20 67 67 67 312

68 1858 ÖMER ÇELİKBİLEK 10G 11 14 7,50 16 12 13,00 2 11 -0,75 1 5 -0,25 30 42 19,50 161,870 6 68 68 68 313

69 1474 ÖZNUR EREN 10H 5 20 0,00 11 12 8,00 5 16 1,00 13 8 11,00 34 56 20,00 161,680 2 69 69 69 314

70 2224 NECMEH  GULAMİ 10K 8 13 4,75 15 11 12,25 3 2 2,50 26 26 19,50 161,658 4 70 70 70 315

71 1564 BERİTAN KOÇ 10B 13 10 10,50 11 13 7,75 4 20 -1,00 7 18 2,50 35 61 19,75 161,613 2 71 71 71 316

72 384 AYLİN YILDIZ 10İ 7 11 4,25 9 7 7,25 5 10 2,50 7 7 5,25 28 35 19,25 161,510 9 72 72 72 317

73 1284 YUNUS EMRE GEREKAN10B 13 12 10,00 9 13 5,75 1 8 -1,00 8 12 5,00 31 45 19,75 160,938 3 73 73 73 322

74 894 ÖMER DİZLEK 10E 6 17 1,75 17 11 14,25 2 2 1,50 3 7 1,25 28 37 18,75 160,590 7 74 74 74 323

75 415 HACER ÇAKAR 10İ 11 5 9,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 23 15 19,25 160,535 10 75 75 75 325

76 5009 SABRİYE BOZKURT 10B 13 17 8,75 14 16 10,00 2 7 0,25 29 40 19,00 160,483 4 76 76 76 326

77 749 ABDULLAH KALKAN 10B 8 13 4,75 12 9 9,75 0 5 -1,25 8 7 6,25 28 34 19,50 159,908 5 77 77 77 330

78 1350 BETÜL ÇELİK 10İ 7 15 3,25 9 11 6,25 7 3 6,25 4 8 2,00 27 37 17,75 159,755 11 78 78 78 331

79 231 ŞEVİN YILMAZ 10H 17 10 14,50 7 8 5,00 1 7 -0,75 25 25 18,75 159,673 3 79 79 79 332

80 288 ROZELİN İLÇİN   15 10 12,50 13 10 10,50 1 10 -1,50 2 19 -2,75 31 49 18,75 159,493 1 80 80 80 333

81 1527 BÜŞRA ENGİN 10K 14 12 11,00 10 16 6,00 2 7 0,25 4 10 1,50 30 45 18,75 159,358 5 81 81 81 335

82 427 YÜSRA YÜKSEL 10C 11 10 8,50 12 15 8,25 5 20 0,00 7 21 1,75 35 66 18,50 158,470 7 82 82 82 338

83 1728 FURKAN BAZNABAZ 10İ 8 19 3,25 10 17 5,75 9 7 7,25 6 21 0,75 33 64 17,00 158,258 12 83 83 83 340

84 327 EDANUR KIRTAK 10B 11 18 6,50 14 11 11,25 5 18 0,50 30 47 18,25 158,118 6 84 84 84 342

85 2219 MURAT KURT 10H 11 16 7,00 9 18 4,50 9 21 3,75 8 22 2,50 37 77 17,75 158,028 4 85 85 85 344

86 647 ÖMER TAYFUR 10B 13 14 9,50 8 22 2,50 6 10 3,50 4 7 2,25 31 53 17,75 157,833 7 86 86 86 346

87 495 HİRANUR KARACAN 10L 11 16 7,00 12 17 7,75 6 12 3,00 5 21 -0,25 34 66 17,50 157,575 4 87 87 87 347

88 2208 MEHMETFARUK DEMİR 10 8 22 2,50 13 17 8,75 5 25 -1,25 13 17 8,75 39 81 18,75 156,913 1 88 88 88 354

89 4920 10D 12 14 8,50 10 18 5,50 2 2 1,50 5 11 2,25 29 45 17,75 156,763 11 89 89 89 355

90 2029 AHMET YILDIZ 10K 9 19 4,25 14 13 10,75 5 8 3,00 28 40 18,00 156,728 6 90 90 90 356

91 1578 HELİN ÇETİN 10E 11 11 8,25 8 14 4,50 2 1 1,75 4 3 3,25 25 29 17,75 156,635 8 91 91 91 357

92 808 BURAK ÜNEY 10L 9 17 4,75 11 17 6,75 5 20 0,00 11 17 6,75 36 71 18,25 156,455 5 92 92 92 359

93 1851 RINDİHAN GÜNGÖR 10İ 9 16 5,00 11 6 9,50 5 7 3,25 2 11 -0,75 27 40 17,00 156,350 13 93 93 93 361

94 2220 ZÜLEYHA DEMİR 10C 13 12 10,00 9 20 4,00 5 9 2,75 5 18 0,50 32 59 17,25 156,273 8 94 94 94 362

95 1976 CEREN EREN 10İ 12 18 7,50 9 17 4,75 5 11 2,25 6 12 3,00 32 58 17,50 156,220 14 95 95 95 363

96 2216 KÜBRA EKİNCİ 10L 12 14 8,50 8 21 2,75 7 16 3,00 8 20 3,00 35 71 17,25 155,788 6 96 96 96 366
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KATILIMLAR

97 1992 MUHAMMET KARABULUT10B 14 12 11,00 9 12 6,00 2 7 0,25 4 15 0,25 29 46 17,50 155,695 8 97 97 97 369

98 372 BEYZA NUR KA * 10G 11 10 8,50 9 4 8,00 2 7 0,25 1 2 0,50 23 23 17,25 154,948 7 98 98 98 373

99 47 MUHAMMED NEBİOĞLU10A 6 14 2,50 16 11 13,25 3 12 0,00 3 6 1,50 28 43 17,25 154,828 21 99 99 99 374

100 1586 10G 11 11 8,25 11 11 8,25 4 10 1,50 1 10 -1,50 27 42 16,50 153,813 8 100 100 100 381

101 2326 ELİF TİYREK 10İ 10 17 5,75 10 14 6,50 5 9 2,75 4 10 1,50 29 50 16,50 153,798 15 101 101 101 382

102 235 BERFİN TÜRKOL 10D 9 21 3,75 15 15 11,25 8 22 2,50 5 25 -1,25 37 83 16,25 153,725 12 102 102 102 383

103 864 EMİN ALAN 10B 11 19 6,25 9 21 3,75 7 16 3,00 8 18 3,50 35 74 16,50 153,353 9 103 103 103 385

104 2194 İLKNUR OLGUN 10İ 9 11 6,25 8 11 5,25 5 11 2,25 6 13 2,75 28 46 16,50 153,143 16 104 104 104 387

105 727 RUKEN DEMİR 10C 11 18 6,50 14 14 10,50 2 10 -0,50 3 11 0,25 30 53 16,75 153,093 9 105 105 105 388

106 371 SEMA NUR GÜNDOĞDU10E 11 14 7,50 12 15 8,25 4 14 0,50 2 7 0,25 29 50 16,50 152,800 9 106 106 106 389

107 2228 KEVSER KURTULUŞ 10E 12 17 7,75 11 19 6,25 3 22 -2,50 10 16 6,00 36 74 17,50 152,708 10 107 107 107 390

108 530 BERFİN ŞAHİN 10H 8 22 2,50 14 11 11,25 1 1 0,75 3 4 2,00 26 38 16,50 152,700 5 108 108 108 391

109 1661 SITKI CAN MET 10C 9 16 5,00 12 15 8,25 4 6 2,50 3 11 0,25 28 48 16,00 152,440 10 109 109 109 393

110 1782 YAĞMUR ÖZLÜK 10D 13 14 9,50 3 6 1,50 8 15 4,25 4 14 0,50 28 49 15,75 152,323 13 110 110 110 394

111 2141 ESMA ÖZDEMİRCAN 10İ 9 14 5,50 6 10 3,50 7 8 5,00 4 10 1,50 26 42 15,50 151,860 17 111 111 111 396

112 1676 FATMA YAVUZ 10G 9 15 5,25 16 9 13,75 3 13 -0,25 1 15 -2,75 29 52 16,00 151,728 9 112 112 112 398

113 224 ESMANUR BİLEM 10A 11 7 9,25 8 7 6,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 22 22 16,50 151,593 22 113 113 113 400

114 743 SERVET AKBAŞ 10K 12 15 8,25 10 16 6,00 5 12 2,00 3 14 -0,50 30 57 15,75 151,405 7 114 114 114 402

115 1406 REMZİYE AYDIN 10G 9 13 5,75 11 11 8,25 2 4 1,00 2 4 1,00 24 32 16,00 151,353 10 115 115 115 403

116 761 OSMAN DEMİRTAŞ 10F 10 19 5,25 13 15 9,25 3 16 -1,00 8 20 3,00 34 70 16,50 151,303 5 116 116 116 404

117 490 ZİLAN SİNCAR 10K 12 16 8,00 8 15 4,25 5 14 1,50 4 7 2,25 29 52 16,00 151,170 8 117 117 117 405

118 2050 ELİF AYMAN 10B 14 16 10,00 8 16 4,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 27 43 16,25 150,823 10 118 118 118 406

119 1695 MAZLUM İRMAK 10G 9 19 4,25 12 17 7,75 7 21 1,75 7 20 2,00 35 77 15,75 150,765 11 119 119 119 407

120 692 BERİVAN ERİŞEN 10K 9 13 5,75 10 10 7,50 3 7 1,25 5 15 1,25 27 45 15,75 150,620 9 120 120 120 409

121 1943 NAZDAR AYÇİÇEK 10C 10 19 5,25 12 16 8,00 5 9 2,75 3 15 -0,75 30 59 15,25 150,440 11 121 121 121 410

122 859 VEDAT FURAN 10İ 10 16 6,00 10 15 6,25 3 14 -0,50 8 15 4,25 31 60 16,00 149,590 18 122 122 122 417

123 810 M SALİH YILMAZ 10B 13 17 8,75 8 12 5,00 1 9 -1,25 4 3 3,25 26 41 15,75 148,510 11 123 123 123 425

124 1002 İREMSU TAŞAR 10C 13 16 9,00 12 16 8,00 1 10 -1,50 5 20 0,00 31 62 15,50 148,465 12 124 124 124 426

125 4018 YASİN ŞEN 10E 11 16 7,00 11 11 8,25 2 20 -3,00 7 13 3,75 31 60 16,00 148,280 11 125 125 125 427

126 856 SEHER SAĞ 10L 9 15 5,25 12 15 8,25 3 9 0,75 5 17 0,75 29 56 15,00 148,098 7 126 126 126 429

127 982 YUNUS ARSLAN 10H 9 11 6,25 11 10 8,50 1 7 -0,75 3 7 1,25 24 35 15,25 147,870 6 127 127 127 430

128 1679 ESMA EKİN 10H 11 16 7,00 11 15 7,25 1 4 0,00 4 14 0,50 27 49 14,75 146,858 7 128 128 128 439

129 273 SONGÜL İDE 10F 10 15 6,25 11 13 7,75 2 8 0,00 4 13 0,75 27 49 14,75 146,825 6 129 129 129 441

130 1624 YUNUS DER AL 10C 9 14 5,50 7 17 2,75 7 10 4,50 5 16 1,00 28 57 13,75 146,103 13 130 130 130 445

131 1896 MELİS TUNÇ 10F 12 13 8,75 11 14 7,50 1 8 -1,00 0 3 -0,75 24 38 14,50 145,758 7 131 131 131 446

132 2244 ZUHAL İÇTEN 10C 13 13 9,75 9 19 4,25 6 12 3,00 2 22 -3,50 30 66 13,50 145,508 14 132 132 132 449

133 356 MUSTAFA ARTIK 10A 13 11 10,25 7 14 3,50 3 7 1,25 2 12 -1,00 25 44 14,00 145,408 23 133 133 133 450

134 710 ALİYE EROĞLU 10B 9 16 5,00 9 17 4,75 2 3 1,25 5 7 3,25 25 43 14,25 145,283 12 134 134 134 451

135 1585 ELANUR BİÇEN 10F 10 18 5,50 11 18 6,50 3 15 -0,75 7 15 3,25 31 66 14,50 144,940 8 135 135 135 452

136 785 HARUN * CI 10H 11 18 6,50 13 17 8,75 0 4 -1,00 24 39 14,25 144,858 8 136 136 136 453

137 238 ESMANUR DENİZ 10A 11 14 7,50 7 16 3,00 4 7 2,25 4 12 1,00 26 49 13,75 144,743 24 137 137 137 454

138 766 ROJİN ÖZER 10İ 9 14 5,50 11 8 9,00 2 20 -3,00 6 11 3,25 28 53 14,75 144,483 19 138 138 138 457

139 2115 ELİF ÇELEBİ 10G 7 18 2,50 15 10 12,50 3 19 -1,75 5 16 1,00 30 63 14,25 144,358 12 139 139 139 458

140 1619 HEJA AŞUT 10C 8 21 2,75 14 15 10,25 1 13 -2,25 8 17 3,75 31 66 14,50 144,098 15 140 140 140 459

141 1914 BERFİN KONAK 10H 6 16 2,00 9 11 6,25 1 0 1,00 5 1 4,75 21 28 14,00 144,070 9 141 141 141 460

142 424 FURKAN ÇELİK 10A 9 13 5,75 6 11 3,25 3 9 0,75 6 7 4,25 24 40 14,00 143,883 25 142 142 142 461

143 1591 HAZAL ÇAKIR 10F 9 13 5,75 9 3 8,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 20 24 14,00 143,813 9 143 143 143 462

144 450 SAHRA ÖZEL 10G 10 15 6,25 8 15 4,25 2 4 1,00 5 11 2,25 25 45 13,75 143,755 13 144 144 144 463
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,9 14,0 6,41 10,0 12,5 6,83 4,3 9,2 2,02 6,1 10,7 3,42 30,3 46,4 18,68 162,470

Okul Ortalaması 9,4 15,7 5,43 9,7 13,9 6,22 3,5 11,0 0,71 5,1 12,1 2,02 27,5 52,7 14,38 147,710

KATILIMLAR

145 2116 FERİT DEMİR 10C 8 17 3,75 6 20 1,00 9 11 6,25 6 17 1,75 29 65 12,75 143,750 16 145 145 145 464

146 502 KADİR DEMİR 10E 11 18 6,50 13 15 9,25 1 14 -2,50 4 12 1,00 29 59 14,25 143,738 12 146 146 146 465

147 2057 DEVRAN KAÇAR 10H 11 17 6,75 10 16 6,00 5 21 -0,25 6 19 1,25 32 73 13,75 143,310 10 147 147 147 469

148 1566 ABDULHALİM AKDAŞ 10İ 11 14 7,50 5 11 2,25 5 8 3,00 3 11 0,25 24 44 13,00 142,965 20 148 148 148 470

149 1852 ZİLAN ONAR 10K 5 19 0,25 9 16 5,00 5 8 3,00 8 12 5,00 27 55 13,25 142,800 10 149 149 149 471

150 843 UMUT TUNÇBOĞA 10C 9 11 6,25 12 5 10,75 0 6 -1,50 1 12 -2,00 22 34 13,50 142,743 17 150 150 150 472

151 2249 GÜLSEMİN CANGİR 10E 8 19 3,25 10 16 6,00 2 5 0,75 8 18 3,50 28 58 13,50 142,613 13 151 151 151 474

152 52300 MERVE ŞİMŞEK 10G 10 12 7,00 8 16 4,00 4 18 -0,50 7 16 3,00 29 62 13,50 141,865 14 152 152 152 478

153 1630 ELİF ŞAİLAN 10K 10 17 5,75 10 16 6,00 2 8 0,00 2 2 1,50 24 43 13,25 141,825 11 153 153 153 479

154 739 ŞEYMA ÖZBEY 10D 12 16 8,00 11 16 7,00 0 4 -1,00 3 15 -0,75 26 51 13,25 141,783 14 154 154 154 480

155 798 HAŞİM ÇETİNKAYA 10İ 8 15 4,25 8 12 5,00 2 5 0,75 5 8 3,00 23 40 13,00 141,098 21 155 155 155 485

156 693 İZZEL CANGİR 10L 6 16 2,00 9 8 7,00 5 8 3,00 2 7 0,25 22 39 12,25 140,833 8 156 156 156 486

157 744 EYLÜL NİSA EPATAY 10E 9 16 5,00 8 16 4,00 2 10 -0,50 7 9 4,75 26 51 13,25 140,673 14 157 157 157 487

158 451 MUSTAFA KEMAL KARTAL10C 12 18 7,50 11 19 6,25 1 9 -1,25 3 10 0,50 27 56 13,00 140,515 18 158 158 158 488

159 1688 MERYEM ÇELİK 10İ 10 17 5,75 10 18 5,50 3 18 -1,50 6 10 3,50 29 63 13,25 140,425 22 159 159 159 489

160 1806 NİSANUR BİNİCİ 10F 11 14 7,50 8 10 5,50 5 14 1,50 2 17 -2,25 26 55 12,25 140,418 10 160 160 160 490

161 1842 CAN     MURAD 10F 8 21 2,75 12 12 9,00 2 2 1,50 3 16 -1,00 25 51 12,25 140,305 11 161 161 161 492

162 1614 SEYİT BİLAL ÖZEL 10G 10 16 6,00 11 14 7,50 2 12 -1,00 1 3 0,25 24 45 12,75 139,998 15 162 162 162 493

163 1595 İSLAM EMEK 10E 6 21 0,75 12 14 8,50 8 18 3,50 26 53 12,75 139,910 15 163 163 163 494

164 1962 BERİTAN İMÜK 10F 6 12 3,00 11 4 10,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 19 25 12,75 139,798 12 164 164 164 495

165 1577 ŞEBNEM BÜLBÜL 10D 8 19 3,25 9 14 5,50 2 4 1,00 5 9 2,75 24 46 12,50 139,753 15 165 165 165 496

166 1572 AHMET ERKMEN 10B 12 17 7,75 9 21 3,75 2 5 0,75 2 8 0,00 25 51 12,25 139,355 13 166 166 166 500

167 525 SİMANUR ÇİRAY 10D 11 14 7,50 11 16 7,00 1 7 -0,75 1 10 -1,50 24 47 12,25 138,948 16 167 167 167 501

168 1940 ARİN BAŞAKÇİ 10F 7 22 1,50 15 15 11,25 3 12 0,00 2 11 -0,75 27 60 12,00 138,655 13 168 168 168 504

169 2201 MEYRA NEBİĞLU 10H 9 21 3,75 11 19 6,25 6 15 2,25 26 55 12,25 138,505 11 169 169 169 506

170 2509 ESMA SUDE DADAK 10C 9 15 5,25 4 11 1,25 2 3 1,25 7 10 4,50 22 39 12,25 138,500 19 170 170 170 507

171 2188 YAKUP ELĞAY 10E 9 19 4,25 12 14 8,50 1 4 0,00 1 8 -1,00 23 45 11,75 137,785 16 171 171 171 509

172 1974 MAHMUT DOĞAN 10K 10 20 5,00 10 18 5,50 2 9 -0,25 3 5 1,75 25 52 12,00 137,640 12 172 172 172 510

173 1906 KAVA ÇELİK 10İ 9 14 5,50 5 9 2,75 4 4 3,00 18 27 11,25 137,518 23 173 173 173 512

174 1020 SONGÜL AKIN 10D 7 18 2,50 11 16 7,00 1 5 -0,25 4 5 2,75 23 44 12,00 137,485 17 174 174 174 513

175 3012 ŞEVVAL ÖZLÜK 10L 9 13 5,75 9 21 3,75 1 16 -3,00 9 12 6,00 28 62 12,50 136,478 9 175 175 175 518

176 284 EMİR BOZKURT 10A 8 12 5,00 8 12 5,00 2 8 0,00 5 14 1,50 23 46 11,50 136,245 26 176 176 176 519

177 428 UBEYDULLAH UĞRAK 10L 8 22 2,50 10 20 5,00 7 23 1,25 8 22 2,50 33 87 11,25 135,988 10 177 177 177 522

178 1565 MEHMET ULUKAN 10K 8 18 3,50 11 14 7,50 4 20 -1,00 6 18 1,50 29 70 11,50 135,760 13 178 178 178 524

179 679 İREM  GÜNEŞ 10H 5 20 0,00 7 15 3,25 3 10 0,50 10 8 8,00 25 53 11,75 135,758 12 179 179 179 525

180 1616 SEYİTHAN EKİNCİ 10H 9 20 4,00 9 14 5,50 5 15 1,25 3 11 0,25 26 60 11,00 135,740 13 180 180 180 526

181 2066 SİNEM YAŞAR 10C 8 17 3,75 10 13 6,75 3 10 0,50 3 12 0,00 24 52 11,00 135,403 20 181 181 181 530

182 1558 CİVAN  EKBER  TURAN 10İ 7 20 2,00 8 13 4,75 4 13 0,75 7 13 3,75 26 59 11,25 135,383 24 182 182 182 531

183 1739 DİYAR EKİN 10L 11 19 6,25 10 20 5,00 5 22 -0,50 6 22 0,50 32 83 11,25 135,380 11 183 183 183 532

184 0 AZİZ SÖNMEZSOY 10B 6 24 0,00 8 8 6,00 5 15 1,25 7 13 3,75 26 60 11,00 134,960 14 184 184 184 535

185 1982 HALİL İBRAHİM TAN 10L 11 16 7,00 8 19 3,25 4 23 -1,75 8 20 3,00 31 78 11,50 134,745 12 185 185 185 537

186 799 ÖZGÜR DOĞAN 10K 11 17 6,75 9 21 3,75 1 8 -1,00 3 5 1,75 24 51 11,25 134,725 14 186 186 186 539

187 22 HALİME YILDIRIM 10D 6 15 2,25 7 13 3,75 5 10 2,50 5 12 2,00 23 50 10,50 134,433 18 187 187 187 541

188 1937 ARDASUDEMİR 10E 10 17 5,75 11 16 7,00 1 14 -2,50 3 8 1,00 25 55 11,25 134,145 17 188 188 188 542

189 1900 HAKAN AYANA 10H 11 17 6,75 11 16 7,00 5 23 -0,75 4 26 -2,50 31 82 10,50 133,648 14 189 189 189 546

190 1538 TAHİR ALİ 10E 10 12 7,00 9 13 5,75 0 16 -4,00 6 13 2,75 25 54 11,50 133,555 18 190 190 190 547

191 2177 HANİFİ AYMAN 10K 11 19 6,25 10 20 5,00 4 17 -0,25 4 18 -0,50 29 74 10,50 133,393 15 191 191 191 549

192 1693 AYETULLAH YILDIZ   7 12 4,00 2 9 -0,25 5 5 3,75 5 10 2,50 19 36 10,00 133,300 2 192 192 192 550
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 10.SINIF DENEME-1299 299 299 806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,9 14,0 6,41 10,0 12,5 6,83 4,3 9,2 2,02 6,1 10,7 3,42 30,3 46,4 18,68 162,470

Okul Ortalaması 9,4 15,7 5,43 9,7 13,9 6,22 3,5 11,0 0,71 5,1 12,1 2,02 27,5 52,7 14,38 147,710

KATILIMLAR

193 2113 YUSUF BİLEN 10B 11 16 7,00 9 21 3,75 5 25 -1,25 7 23 1,25 32 85 10,75 133,108 15 193 193 193 551

194 515 ZİLAN ADLIĞ 10G 7 19 2,25 10 14 6,50 2 5 0,75 3 9 0,75 22 47 10,25 133,000 16 194 194 194 553

195 1916 ES*  YEN DOĞAN 10K 8 12 5,00 9 21 3,75 5 6 3,50 1 15 -2,75 23 54 9,50 132,975 16 195 195 195 554

196 2243 İREM ÇAKMAK 10B 10 17 5,75 10 10 7,50 0 10 -2,50 20 37 10,75 132,820 16 196 196 196 556

197 1855 ZEHRA GÖKŞİN 10L 12 18 7,50 7 11 4,25 0 12 -3,00 4 7 2,25 23 48 11,00 132,625 13 197 197 197 557

198 2096 MEHMET ÖZHAN 10İ 7 14 3,50 7 6 5,50 3 8 1,00 3 12 0,00 20 40 10,00 132,485 25 198 198 198 558

199 1667 RO*N  NURGÜL ERGÜL 10D 11 16 7,00 6 12 3,00 2 6 0,50 3 14 -0,50 22 48 10,00 132,170 19 199 199 199 559

200 1731 YUSUF BOĞADUR 10K 13 17 8,75 7 19 2,25 5 17 0,75 3 20 -2,00 28 73 9,75 131,840 17 200 200 200 560

201 5010 ALPER ÇELİK 10L 6 23 0,25 9 21 3,75 10 20 5,00 6 24 0,00 31 88 9,00 131,678 14 201 201 201 562

202 630 HİRANUR DEMİR 10E 8 19 3,25 8 14 4,50 1 4 0,00 3 3 2,25 20 40 10,00 131,308 19 202 202 202 563

203 2213 FURKAN KABAN 10G 10 20 5,00 11 19 6,25 2 20 -3,00 5 11 2,25 28 70 10,50 131,145 17 203 203 203 565

204 1856 HÜSEY N DEMİREL 10İ 10 12 7,00 5 9 2,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 17 30 9,50 131,055 26 204 204 204 567

205 396 BERFİN YILDIRIM 10L 6 16 2,00 9 6 7,50 2 13 -1,25 4 10 1,50 21 45 9,75 130,078 15 205 205 205 572

206 2190 SİMANUR  YILDIZ 10E 5 16 1,00 8 10 5,50 2 3 1,25 3 6 1,50 18 35 9,25 129,923 20 206 206 206 573

207 220 TUBA GÜNEŞTEKİN 10İ 5 15 1,25 13 10 10,50 3 15 -0,75 3 19 -1,75 24 59 9,25 129,700 27 207 207 207 575

208 1952 YAKUP KARTAL 10H 7 16 3,00 8 19 3,25 5 12 2,00 5 17 0,75 25 64 9,00 129,650 15 208 208 208 576

209 1895 CEMAL İBİLİ   14 14 10,50 4 23 -1,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 21 45 9,75 129,443 3 209 209 209 577

210 881 PELİN ÇELEBİ 10B 10 19 5,25 10 20 5,00 1 13 -2,25 5 13 1,75 26 65 9,75 129,285 17 210 210 210 578

211 1975 EDANUR TÜRKOL 10H 10 13 6,75 7 15 3,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 18 35 9,25 128,935 16 211 211 211 581

212 291 ZELİHA YETİZ 10K 6 12 3,00 7 5 5,75 0 6 -1,50 3 3 2,25 16 26 9,50 128,875 18 212 212 212 582

213 2035 ENES SINAT 10İ 10 14 6,50 3 12 0,00 6 9 3,75 2 16 -2,00 21 51 8,25 128,818 28 213 213 213 583

214 0 AL İİRAN KAYA 10E 5 12 2,00 11 19 6,25 1 3 0,25 1 2 0,50 18 36 9,00 128,790 21 214 214 214 584

215 289 NEHİR ELDEMİR 10L 11 17 6,75 10 17 5,75 0 11 -2,75 0 1 -0,25 21 46 9,50 128,688 16 215 215 215 585

216 2203 MAHSUM KARA 10B 8 19 3,25 8 16 4,00 3 18 -1,50 8 17 3,75 27 70 9,50 128,443 18 216 216 216 587

217 1092 AHSEN YILDIZ AYHAN 10F 7 16 3,00 9 14 5,50 2 9 -0,25 4 13 0,75 22 52 9,00 128,390 14 217 217 217 588

218 861 CİVAN KONDU 10K 10 11 7,25 7 17 2,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 19 40 9,00 128,388 19 218 218 218 589

219 2126 ÖMERRIZA DAĞ 10E 8 17 3,75 10 16 6,00 2 15 -1,75 2 3 1,25 22 51 9,25 128,175 22 219 219 219 590

220 1915 BUSE  HAYME 10İ 8 18 3,50 3 4 2,00 4 7 2,25 4 13 0,75 19 42 8,50 128,160 29 220 220 220 591

221 794 İREM KILINÇ 10C 9 19 4,25 9 16 5,00 3 13 -0,25 5 21 -0,25 26 69 8,75 127,805 21 221 221 221 592

222 2090 ÖZGÜR ATMACA 10H 9 21 3,75 5 21 -0,25 3 7 1,25 6 8 4,00 23 57 8,75 127,480 17 222 222 222 594

223 2185 MUHAMMED ALİ ONUK 10C 10 19 5,25 13 16 9,00 2 16 -2,00 0 15 -3,75 25 66 8,50 126,953 22 223 223 223 596

224 0 ZEYNEP TURAN 10D 9 20 4,00 8 20 3,00 6 23 0,25 6 19 1,25 29 82 8,50 126,875 20 224 224 224 597

225 2229 GİZEM CENGİZ 10F 10 19 5,25 7 16 3,00 3 6 1,50 1 11 -1,75 21 52 8,00 126,748 15 225 225 225 599

226 783 MAHMUTYYILDIZ 10G 9 13 5,75 6 10 3,50 2 11 -0,75 17 34 8,50 126,578 18 226 226 226 600

227 1863 MUHAMMED AKBAY 10K 7 13 3,75 6 9 3,75 0 5 -1,25 4 6 2,50 17 33 8,75 126,500 20 227 227 227 602

228 809 ŞEVVAL  KARAATAY 10D 9 19 4,25 12 14 8,50 3 24 -3,00 4 21 -1,25 28 78 8,50 125,743 21 228 228 228 607

229 841 ESMA DEĞİRMENCİ 10K 7 18 2,50 11 13 7,75 0 7 -1,75 0 1 -0,25 18 39 8,25 125,448 21 229 229 229 609

230 1961 ESRA DİKEN 10E 7 22 1,50 8 7 6,25 0 1 -0,25 2 6 0,50 17 36 8,00 125,325 23 230 230 230 610

231 2192 DOĞAN ÇAKTO 10H 10 14 6,50 4 15 0,25 2 11 -0,75 4 7 2,25 20 47 8,25 125,108 18 231 231 231 612

232 852 MEHDİ ÇİFTÇİ 10F 13 17 8,75 8 21 2,75 4 21 -1,25 4 26 -2,50 29 85 7,75 124,440 16 232 232 232 615

233 2062 VEYSEL EPAYDIN 10B 9 18 4,50 7 23 1,25 8 22 2,50 5 25 -1,25 29 88 7,00 123,995 19 233 233 233 617

234 723 BİLAL SALUR 10D 5 18 0,50 5 12 2,00 3 11 0,25 8 12 5,00 21 53 7,75 123,593 22 234 234 234 618

235 0 ZİLAN GEZMEZ 10F 5 22 -0,50 11 15 7,25 3 8 1,00 2 11 -0,75 21 56 7,00 123,265 17 235 235 235 622

236 2165 OSMAN SİNCAR 10H 3 18 -1,50 9 16 5,00 4 12 1,00 5 10 2,50 21 56 7,00 122,405 19 236 236 236 625

237 1725 ARJİN BAĞLI 10C 9 16 5,00 6 9 3,75 0 3 -0,75 3 16 -1,00 18 44 7,00 122,080 23 237 237 237 627

238 1514 ABDULKADİR ŞAHİN 10C 6 19 1,25 8 19 3,25 4 15 0,25 6 15 2,25 24 68 7,00 121,918 24 238 238 238 628

239 802 SERAP SAYIŞ 10F 8 19 3,25 9 15 5,25 0 12 -3,00 5 12 2,00 22 58 7,50 121,673 18 239 239 239 629

240 0 FATMA ÇİFTÇİ 10F 9 20 4,00 9 20 4,00 2 14 -1,50 20 54 6,50 121,085 19 240 240 240 632
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 10.SINIF DENEME-1299 299 299 806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,9 14,0 6,41 10,0 12,5 6,83 4,3 9,2 2,02 6,1 10,7 3,42 30,3 46,4 18,68 162,470

Okul Ortalaması 9,4 15,7 5,43 9,7 13,9 6,22 3,5 11,0 0,71 5,1 12,1 2,02 27,5 52,7 14,38 147,710

KATILIMLAR

241 2320 NEHİR CANGİR 10A 4 13 0,75 7 6 5,50 1 3 0,25 2 8 0,00 14 30 6,50 120,968 27 241 241 241 633

242 1970 ESRA KARABAŞ 10G 9 19 4,25 8 16 4,00 1 13 -2,25 2 4 1,00 20 52 7,00 120,718 19 242 242 242 635

243 0 NİSANUR ŞEKER 10B 8 17 3,75 7 17 2,75 2 15 -1,75 6 15 2,25 23 64 7,00 120,673 20 243 243 243 636

244 867 EMİRCAN YAMAN 10C 7 19 2,25 6 10 3,50 1 11 -1,75 6 12 3,00 20 52 7,00 120,538 25 244 244 244 638

245 1263 ADEM KÜREKÇİ 10L 6 16 2,00 10 15 6,25 1 19 -3,75 7 17 2,75 24 67 7,25 120,303 17 245 245 245 641

246 1106 YUSUF İSLAM AYDIN 10F 10 18 5,50 5 16 1,00 3 14 -0,50 1 3 0,25 19 51 6,25 119,438 20 246 246 246 644

247 0 NURİ CAN ÜZÜMCÜ 10D 10 20 5,00 6 23 0,25 6 21 0,75 6 24 0,00 28 88 6,00 119,430 23 247 247 247 645

248 1477 ZEHRA ULUKAN 10İ 3 14 -0,50 9 10 6,50 4 12 1,00 1 9 -1,25 17 45 5,75 119,393 30 248 248 248 646

249 2245 MUHAMMED ÇELİK 10G 9 15 5,25 1 8 -1,00 3 12 0,00 4 8 2,00 17 43 6,25 119,240 20 249 249 249 647

250 2000 ŞEYMA ATSAN 10L 8 15 4,25 4 20 -1,00 2 20 -3,00 11 17 6,75 25 72 7,00 118,688 18 250 250 250 651

251 1890 MUSTAFA ULUDAĞ 10D 8 22 2,50 13 17 8,75 3 27 -3,75 5 25 -1,25 29 91 6,25 118,188 24 251 251 251 653

252 1878 BARIŞCAN TÜRELİ 10B 9 19 4,25 8 18 3,50 1 19 -3,75 6 14 2,50 24 70 6,50 117,853 21 252 252 252 656

253 2246 FERHAT ÇAKTO 10H 10 20 5,00 10 20 5,00 3 27 -3,75 6 24 0,00 29 91 6,25 117,713 20 253 253 253 657

254 1848 BARIŞ DEMİR 10H 9 21 3,75 5 24 -1,00 6 16 2,00 5 18 0,50 25 79 5,25 117,645 21 254 254 254 658

255 2076 ZELAL KURT 10E 9 20 4,00 8 22 2,50 3 27 -3,75 9 21 3,75 29 90 6,50 117,515 24 255 255 255 660

256 0 ERDAL ALTINIŞIK 10B 3 14 -0,50 5 10 2,50 4 7 2,25 3 9 0,75 15 40 5,00 117,125 22 256 256 256 663

257 2237 ÖZLEM TAŞKIRAN 10K 8 16 4,00 10 13 6,75 0 15 -3,75 1 9 -1,25 19 53 5,75 116,508 22 257 257 257 665

258 1569 MAHİR ALTUNDAĞ 10H 5 14 1,50 5 15 1,25 2 6 0,50 4 8 2,00 16 43 5,25 116,498 22 258 258 258 666

259 1844 HAMZA TURAN 10G 8 22 2,50 11 19 6,25 4 26 -2,50 4 19 -0,75 27 86 5,50 116,340 21 259 259 259 667

260 1654 MELEK TEYFUR 10D 10 20 5,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 3 22 -2,50 23 72 5,00 115,800 25 260 260 260 669

261 1718 FURKAN ŞINDAĞ 10H 8 20 3,00 4 17 -0,25 2 28 -5,00 13 17 8,75 27 82 6,50 115,465 23 261 261 261 673

262 0 MEHMET ÇİFTÇİ 10E 10 19 5,25 5 20 0,00 6 21 0,75 3 18 -1,50 24 78 4,50 115,023 25 262 262 262 680

263 4017 ORHANMER ERTA Ş 10C 4 22 -1,50 8 21 2,75 8 21 2,75 6 24 0,00 26 88 4,00 114,455 26 263 263 263 682

264 1793 ŞEVVAL BALKI 10E 8 21 2,75 7 17 2,75 2 16 -2,00 4 10 1,50 21 64 5,00 114,373 26 264 264 264 683

265 2081 MUHAMMED YARDIM 10F 5 9 2,75 3 7 1,25 2 9 -0,25 3 9 0,75 13 34 4,50 113,958 21 265 265 265 686

266 2063 ÖMER AKMAN 10C 1 3 0,25 3 8 1,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 8 17 3,75 113,845 27 266 266 266 688

267 1936 MENSURE AKYILDIZ 10B 5 19 0,25 5 10 2,50 2 6 0,50 4 12 1,00 16 47 4,25 113,630 23 267 267 267 690

268 0 YAĞMUR ÖVEY 10B 5 15 1,25 7 19 2,25 1 7 -0,75 4 9 1,75 17 50 4,50 113,473 24 268 268 268 691

269 2513 EMİR ÇİÇEK 10K 6 17 1,75 6 15 2,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 13 38 3,50 111,498 23 269 269 269 699

270 2217 ESMANUR AYÇİÇEK 10B 8 14 4,50 4 23 -1,75 0 1 -0,25 6 19 1,25 18 57 3,75 111,323 25 270 270 270 702

271 918 ÖZGÜR ÇELİK 10G 10 20 5,00 6 23 0,25 1 16 -3,00 5 12 2,00 22 71 4,25 111,153 22 271 271 271 703

272 2106 MUHAMMED SÖNMEZSOY10L 7 17 2,75 5 19 0,25 5 13 1,75 3 20 -2,00 20 69 2,75 110,230 19 272 272 272 706

273 2242 UMUT TURGUT 10F 6 19 1,25 5 16 1,00 2 8 0,00 1 4 0,00 14 47 2,25 107,160 22 273 273 273 715

274 587 ŞEYMA AKDAŞ 10İ 4 9 1,75 3 9 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 8 23 2,25 106,785 31 274 274 274 717

275 2233 MUSTAFA CEYLAN 10C 5 17 0,75 3 14 -0,50 3 9 0,75 4 13 0,75 15 53 1,75 105,790 28 275 275 275 723

276 774 GÜLİSTAN DOYAN 10K 8 15 4,25 0 7 -1,75 0 5 -1,25 8 27 1,25 103,100 24 276 276 276 729

277 2235 YAHYA BASÜTÇÜ 10D 8 22 2,50 8 22 2,50 0 10 -2,50 3 21 -2,25 19 75 0,25 99,908 26 277 277 277 738

278 1548 YUS F DERYAL 10F 8 17 3,75 3 12 0,00 2 17 -2,25 1 10 -1,50 14 56 0,00 98,973 23 278 278 278 741

279 4019 SAMET ARSLAN 10H 4 26 -2,50 7 23 1,25 7 23 1,25 5 25 -1,25 23 97 -1,25 97,163 24 279 279 279 744

280 0 OSMAN ERTUĞRUL 10L 7 23 1,25 3 27 -3,75 7 23 1,25 6 24 0,00 23 97 -1,25 96,625 20 280 280 280 745

281 541 MEYREM YILDIZ 10İ 5 14 1,50 4 14 0,50 3 21 -2,25 3 15 -0,75 15 64 -1,00 95,665 32 281 281 281 747

282 2202 MURAT EKEN 10L 2 19 -2,75 2 22 -3,50 5 13 1,75 0 14 -3,50 9 68 -8,00 76,418 21 282 282 282 755

283 714 ABDULLAH ALPHAN 10H 4 22 -1,50 14 7 12,25 0 4 -1,00 7 11 4,25 25 44 14,00

284 2132 BÜNYAMİN AKBULUT 10G 4 26 -2,50 11 18 6,50 6 24 0,00 11 19 6,25 32 87 10,25

285 2248 VEYSEL ÖNEL 10İ 4 16 0,00 12 13 8,75 1 4 0,00 3 7 1,25 20 40 10,00

286 2226 MEDET ÜNEŞİ 10L 4 25 -2,25 11 15 7,25 1 13 -2,25 7 9 4,75 23 62 7,50

287 1931 M ENES ÇELİK 10D 6 23 0,25 9 20 4,00 3 11 0,25 7 20 2,00 25 74 6,50

288 755 HATUN ÇAKIR 10G 4 23 -1,75 11 18 6,50 1 5 -0,25 4 8 2,00 20 54 6,50

                                                6 / 7



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 10.SINIF DENEME-1299 299 299 806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,9 14,0 6,41 10,0 12,5 6,83 4,3 9,2 2,02 6,1 10,7 3,42 30,3 46,4 18,68 162,470

Okul Ortalaması 9,4 15,7 5,43 9,7 13,9 6,22 3,5 11,0 0,71 5,1 12,1 2,02 27,5 52,7 14,38 147,710

KATILIMLAR

289 1898 YAKUP ÖZLEYEN 10F 5 20 0,00 7 18 2,50 4 18 -0,50 6 16 2,00 22 72 4,00

290 1999 ** *B 10E 4 24 -2,00 9 19 4,25 3 14 -0,50 4 9 1,75 20 66 3,50

291 2254 ÖMER FARUK ÖZBEK 10F 2 11 -0,75 8 14 4,50 0 6 -1,50 5 16 1,00 15 47 3,25

292 2184 DELİL GEZER 10B 6 24 0,00 7 21 1,75 6 23 0,25 7 23 1,25 26 91 3,25

293 4020 BORAN AKBULUT 10D 6 24 0,00 7 23 1,25 5 25 -1,25 7 23 1,25 25 95 1,25

294 1694 İSA BAZNABAZ 10F 6 24 0,00 10 20 5,00 4 23 -1,75 4 25 -2,25 24 92 1,00

295 2238 MERVE SAYAR 10L 6 24 0,00 7 16 3,00 1 9 -1,25 2 12 -1,00 16 61 0,75

296 2252 ŞEHMUS SİLİ 10K 3 20 -2,00 6 18 1,50 2 13 -1,25 4 10 1,50 15 61 -0,25

297 2082 ENES IŞIK 10G 5 19 0,25 5 17 0,75 3 14 -0,50 3 16 -1,00 16 66 -0,50

298 2148 EYLÜL KANSU 10L 4 16 0,00 4 17 -0,25 2 16 -2,00 4 15 0,25 14 64 -2,00

299 1604 EMRE SAYGIN 10F 2 28 -5,00 5 25 -1,25 3 27 -3,75 2 28 -5,00 12 108 -15,00
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