
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

1 548 M EMİR BATMANLI 11G 22 3 21,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 6 14,50 1 2 0,50 2 2 1,50 9 1 8,75 69 20 64,00 318,575 56 359,513 25 269,515 416 340,454 24

2 0 ELİF ECE İNAN 11G 19 4 18,00 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 6 14,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 4 5,00 63 23 57,25 296,317 116 336,828 73 247,279 502 317,769 59

3 649 YUNÜS BARAN 11G 20 9 17,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 16 7 14,25 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 62 26 55,50 292,222 126 317,612 149 255,064 479 314,435 64

4 413 NİSA SABUR 11G 22 4 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 7 2 6,50 55 16 51,00 289,497 141 302,179 233 243,946 514 337,120 28

5 663 ELİF ASLAN 11G 20 8 18,00 8 2 7,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 8 13,00 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 62 26 55,50 289,482 142 325,710 111 246,339 503 308,239 80

6 138 AYŞENUR EKEN 11L 12 9 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 22 1 21,75 2 6 0,50 4 1 3,75 6 3 5,25 54 22 48,50 280,610 184 215,713 1573 312,179 285 306,243 85

7 200 BÜNYAMİN KIZILÇINAR 11G 18 4 17,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 7 1 6,75 56 23 50,25 279,115 192 296,494 271 242,358 523 309,200 75

8 1419 BARIŞ AYDIN 11G 20 6 18,50 7 2 6,50 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 4 10,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 2 6,50 56 20 51,00 273,382 215 319,670 134 222,222 607 292,670 125

9 0 AYŞENİL*  BİLGİN 11L 1 2 0,50 7 0 7,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 21 1 20,75 3 1 2,75 8 1 7,75 8 2 7,50 55 7 53,25 270,972 234 192,442 2208 359,199 170 235,325 459

10 100 ŞEYMANUR SELÇİK 11G 21 8 19,00 5 2 4,50 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 8 9,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 6 3 5,25 56 23 50,25 269,687 240 331,102 96 205,713 699 289,807 137

11 1674 EYÜP ERKMEN 11G 19 4 18,00 6 1 5,75 5 3 4,25 4 0 4,00 4 0 4,00 7 1 6,75 1 3 0,25 1 3 0,25 6 2 5,50 53 17 48,75 258,227 300 340,004 63 185,243 845 268,533 221

12 1124 VEYSEL TANIR 11G 18 4 17,00 8 2 7,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 8 9 5,75 1 2 0,50 2 1 1,75 8 2 7,50 55 23 49,25 256,030 313 325,083 113 202,087 722 255,200 293

13 443 İREM AKBULUT 11G 21 4 20,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 10 2 9,50 1 4 0,00 3 3 2,25 45 14 41,50 253,582 329 301,552 241 180,614 889 299,964 97

14 119 MUHAMMED ÇELİK 11G 19 4 18,00 8 2 7,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 7 9 4,75 8 2 7,50 53 20 48,00 252,097 340 338,416 67 180,813 885 255,827 287

15 334 MERYEM ÖTLEŞ 11G 14 4 13,00 8 2 7,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 7 3 6,25 53 25 46,75 251,677 341 305,104 206 206,340 697 254,280 302

16 677 MUHAMED EFE AVCI 11G 18 4 17,00 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 7 7,25 0 7 -1,75 1 1 0,75 8 2 7,50 52 25 45,75 251,507 344 313,965 166 191,910 783 264,729 248

17 239 ALİ MERMERTAŞ 11K 20 6 18,50 10 0 10,00 6 3 5,25 10 0 10,00 46 9 43,75 247,887 369 389,553 93 217,541 626

18 1468 MEHMETEMİN AKINCI 11H 11 2 10,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 10 8,50 6 3 5,25 5 5 3,75 8 2 7,50 52 23 46,25 245,870 386 241,595 1003 264,165 440 227,301 536

19 828 ŞİLAN BAKAY 11G 21 6 19,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 8 4,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 8 2 7,50 50 24 44,00 245,760 388 312,356 168 181,931 875 261,532 264

20 453 AHMET YÜKSEL 11G 16 8 14,00 8 2 7,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 2 2 1,50 1 1 0,75 6 4 5,00 52 29 44,75 241,925 415 304,143 211 193,184 769 240,613 413

21 110 İLAHDA UZDEN 11L 17 10 14,50 5 4 4,00 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 6 3 5,25 51 34 42,50 238,475 440 290,162 344 193,184 769 244,103 377

22 268 MUSA KURT 11H 2 1 1,75 7 2 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 38 9 35,75 231,935 495 193,226 2183 248,335 498 247,226 353

23 479 HAVİN OBA 11D 19 10 16,50 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 43 25 36,75 228,780 521 299,357 247 148,870 1274 259,651 273

24 445 HİLAL KILINÇ 11G 19 8 17,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 1 0 1,00 8 2 7,50 43 16 39,00 226,897 532 286,965 372 173,206 981 236,141 448

25 410 LEYLA ERTAŞ 11L 16 4 15,00 3 1 2,75 11 10 8,50 1 4 0,00 1 0 1,00 7 2 6,50 39 21 33,75 226,605 533 222,181 1424 206,988 694 258,711 280

26 1458 H* *  ENES 11H 11 6 9,50 9 1 8,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 10 6,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 6 3 5,25 48 25 41,75 225,567 544 280,674 441 194,616 762 207,615 773

27 346 SELMAN KAYA 11H 10 3 9,25 6 1 5,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 9 9,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 44 24 38,00 223,950 561 266,223 600 187,124 834 226,517 544

28 185 FATMA ÇELİK 11H 6 2 5,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 5 13,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 5 3,75 40 20 35,00 220,950 597 208,283 1776 226,162 592 225,754 549

29 219 REYYAN AYTEKİN 11L 9 7 7,25 14 12 11,00 2 3 1,25 7 3 6,25 8 2 7,50 40 27 33,25 218,422 633 150,615 3456 272,085 399 220,498 594
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

30 697 FURKAN ÖZTAŞ 11G 17 5 15,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 6 11 3,25 1 1 0,75 5 3 4,25 43 27 36,25 218,415 634 287,769 367 154,460 1190 230,592 499

31 1101 REFAH YILDIZ 11H 3 2 2,50 6 1 5,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 9 8,75 3 2 2,50 5 4 4,00 7 2 6,50 47 21 41,75 218,412 635 228,638 1287 243,674 515 173,049 1460

32 2310 KÜBRA ULUÇ 11H 5 2 4,50 9 1 8,75 3 7 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 13 14 9,50 2 8 0,00 3 7 1,25 8 1 7,75 48 44 37,00 213,450 695 220,362 1471 223,497 604 191,774 1030

33 589 OKAY İNANÇLI 11K 6 6 4,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 9 10,75 0 3 -0,75 6 2 5,50 7 0 7,00 40 21 34,75 213,375 698 180,656 2580 249,693 493 199,715 901

34 386 EYÜP MEŞE 11G 18 7 16,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 7 2,25 6 4 5,00 39 19 34,25 212,840 707 281,730 431 147,480 1291 227,729 531

35 76 FAHRETTİN TUNÇ 11G 17 6 15,50 7 3 6,25 4 3 3,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 41 19 36,25 211,520 726 308,260 191 132,402 1595 214,553 672

36 0 TUBA AHMETOĞLU 11H 18 8 16,00 3 0 3,00 6 13 2,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 8 2 7,50 40 33 31,75 210,707 745 230,749 1241 182,735 868 229,161 510

37 667 ZÜMRÜT ERONAT 11G 13 3 12,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 2 0,50 1 7 -0,75 34 15 30,25 209,522 764 249,045 849 156,007 1172 237,927 433

38 83 SERKAN YAMAN 11K 13 13 9,75 5 4 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 11 9,25 2 5 0,75 1 9 -1,25 5 3 4,25 43 49 30,75 209,407 766 218,889 1500 188,399 819 226,830 538

39 526 ARAFAT YEL 11H 5 1 4,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 8 13 4,75 5 3 4,25 6 4 5,00 7 3 6,25 44 24 38,00 206,320 813 215,754 1568 231,637 567 163,342 1754

40 403 ROJİN OĞURLU 11H 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 17 9 14,75 0 4 -1,00 3 3 2,25 7 3 6,25 37 24 31,00 205,185 828 155,756 3326 250,613 491 195,462 969

41 341 BİLAL KILINÇÇBJK 11G 14 8 12,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 7 0 7,00 38 22 32,50 205,017 831 242,535 985 173,833 974 207,594 775

42 745 ALİ TEKİN 11B 2 13 -1,25 2 4 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 20 0 20,00 32 19 27,25 204,907 835 145,286 3602 239,610 532 218,345 619

43 496 HÜSEYİN İMERT 11H 7 6 5,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 14 12 11,00 0 5 -1,25 4 6 2,50 6 4 5,00 40 40 30,00 204,262 845 184,459 2462 216,496 638 208,283 756

44 1866 MİZGİN YILDIRIM 11G 15 7 13,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 10 1,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 6 3 5,25 39 24 33,00 202,847 873 260,790 686 158,128 1138 202,025 857

45 2 ŞİNAYİ ATALAY 11L 16 9 13,75 9 13 5,75 1 2 0,50 7 2 6,50 33 26 26,50 201,775 898 195,985 2115 184,616 851 232,515 477

46 1119 HÜSEYİN 11İ 11 6 9,50 2 0 2,00 4 0 4,00 8 4 7,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 7 1 6,75 33 15 29,25 201,202 907 204,438 1876 191,753 785 210,791 732

47 294 ASLI YAŞATAN 11H 2 0 2,00 9 1 8,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 8 9,00 2 5 0,75 4 4 3,00 5 3 4,25 41 26 34,50 201,180 908 212,442 1671 213,654 654 171,147 1518

48 250 FURKAN ERİPEK 11H 5 4 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 8 12 5,00 6 3 5,25 5 5 3,75 6 4 5,00 43 29 35,75 200,145 924 208,931 1754 223,852 601 159,695 1889

49 375 RUKEN ÇALIŞIR 11D 15 13 11,75 7 3 6,25 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 39 26 32,50 199,930 928 293,203 305 122,695 1857 202,672 848

50 168 SERHAT GÖK 11L 9 11 6,25 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 8 8,00 1 3 0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 41 38 31,50 199,432 938 237,342 1107 171,733 1007 194,459 982

51 302 HALİL İBRAHİMİYAL*PP 11L 13 13 9,75 5 5 3,75 3 7 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 7 5,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 41 42 30,50 198,920 944 234,772 1167 168,420 1038 201,418 867

52 67 MELEK ÖZDEMİR 11D 13 16 9,00 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 40 29 32,75 195,727 996 289,890 347 126,185 1754 186,654 1121

53 545 DİLBİRİN ARSLAN 11K 14 16 10,00 6 4 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 2 0,50 5 4 4,00 38 34 29,50 194,602 1025 238,105 1094 158,264 1136 196,810 946

54 124 SULTAN CANGİR 11K 5 9 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 13 8 11,00 0 4 -1,00 5 3 4,25 5 1 4,75 34 25 27,75 194,447 1028 157,323 3281 227,614 585 189,088 1076

55 1005 YAKUP CANGİR 11G 15 8 13,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 6 1,50 7 3 6,25 34 19 29,25 194,187 1034 244,751 938 150,186 1249 200,280 891

56 540 AZİZ ASKAR 11İ 12 11 9,25 4 2 3,50 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 5 -0,25 0 7 -1,75 6 2 5,50 39 35 30,25 194,045 1040 248,752 856 151,911 1224 191,575 1034

57 2025 HİRANUR GÖNÜL 11G 16 2 15,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 6 3 5,25 30 11 27,25 193,220 1059 244,730 939 138,598 1451 212,965 695

58 0 EMİR EFE ÇİMEN 11L 11 13 7,75 6 3 5,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 7 3 6,25 41 33 32,75 193,142 1061 246,224 908 168,284 1040 169,988 1540
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

59 351 MAZLUM DOĞAN İMRET 11İ 10 10 7,50 7 2 6,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 3 5,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 6 2 5,50 37 32 29,00 191,285 1092 219,067 1493 173,185 983 185,713 1139

60 0 ROJİN KESEN 11K 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 10 10,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 30 17 25,75 189,905 1125 185,264 2436 187,594 831 196,382 953

61 144 ZAHİDE KAPLAN 11H 9 7 7,25 3 3 2,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 12 5,00 0 6 -1,50 3 6 1,50 6 3 5,25 39 41 28,75 189,360 1132 222,086 1425 168,263 1041 182,380 1221

62 228 BEJNA CANSAĞ 11L 5 8 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 11 5 9,75 1 2 0,50 1 2 0,50 8 2 7,50 31 19 26,25 188,892 1140 152,715 3395 222,066 608 182,892 1213

63 473 KADRİ ÇELİK 11K 11 11 8,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 31 29 23,75 188,827 1141 195,713 2122 165,693 1068 211,596 717

64 0 KÜBRA KURT 11K 8 13 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 10 10 7,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 4 5 2,75 37 37 27,75 188,225 1151 201,460 1963 182,537 871 180,813 1262

65 478 ZAZA MEHDİ DEMİR 11D 14 11 11,25 9 1 8,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 34 22 28,50 188,125 1154 273,830 505 115,715 2142 192,829 1011

66 77 RÜMEYSA AYGÜN 11L 6 5 4,75 2 1 1,75 4 0 4,00 10 8 8,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 7 1 6,75 31 19 26,25 187,800 1158 169,695 2922 205,086 703 183,989 1180

67 217 NURPELİN ÇİÇEK 11K 8 13 4,75 6 1 5,75 4 1 3,75 9 10 6,50 0 3 -0,75 5 3 4,25 5 4 4,00 37 35 28,25 187,787 1159 193,519 2176 193,028 771 174,460 1423

68 360 UĞUR TAŞDEMİR 11H 6 6 4,50 6 1 5,75 2 2 1,50 1 0 1,00 11 6 9,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 6 2,50 33 31 25,25 187,135 1172 183,832 2488 185,379 844 191,774 1030

69 188 11H 7 3 6,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 3 0,25 4 3 3,25 30 15 26,25 186,627 1188 203,989 1882 171,106 1013 188,106 1098

70 801 EVİN SERENKİLİ 11G 17 4 16,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 12 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 6 3 5,25 31 30 23,50 184,445 1232 230,749 1241 128,599 1691 211,690 716

71 1365 ZINAR YASAK 11H 4 10 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 15 13 11,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 5 3 4,25 32 34 23,50 184,130 1244 139,069 3753 218,555 626 185,128 1148

72 569 PELİN ALTUNER 11H 3 1 2,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 8 5 6,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 4 3,00 34 23 28,25 183,850 1253 193,853 2166 191,596 786 162,088 1796

73 378 FATİH ALAN 11F 13 9 10,75 9 1 8,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 33 12 30,00 183,485 1262 298,929 252 173,457 1445

74 460 FIRAT ÖZDEMİR 11L 9 7 7,25 6 2 5,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 6 6 4,50 4 1 3,75 31 18 26,50 182,855 1275 220,498 1468 155,244 1182 179,204 1298

75 145 DİNDAR ŞAHİNN 11L 12 13 8,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 5 1,75 8 1 7,75 36 32 28,00 182,437 1289 216,674 1542 167,344 1052 167,438 1634

76 6 ŞEVİN KAVAK 11L 7 7 5,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 9 1 8,75 30 18 25,50 181,880 1300 165,244 3069 203,518 716 171,597 1499

77 2107 AYNUR KAP*AN 11F 12 9 9,75 7 2 6,50 5 5 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 32 18 27,50 181,505 1311 269,713 551 112,225 2291 179,183 1300

78 441 YUNUS İNAN 11İ 1 6 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 2 3 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 30 24 24,00 179,957 1347 120,344 4205 238,575 537 164,815 1711

79 469 NURŞEN DEMİR 11B 12 11 9,25 8 2 7,50 7 3 6,25 1 4 0,00 4 0 4,00 2 4 1,00 34 24 28,00 179,447 1356 277,341 468 106,990 2599 170,928 1526

80 1319 SUDE NUR KURT 11D 14 8 12,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 179,302 1362 261,594 673 105,402 2722 190,123 1055

81 669 YUSUF KAVAK 11K 9 13 5,75 5 3 4,25 5 0 5,00 9 15 5,25 1 7 -0,75 4 4 3,00 4 6 2,50 37 48 25,00 178,942 1371 198,910 2035 166,832 1055 173,498 1443

82 1293 EYÜP DEMİRHAN 11K 11 7 9,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 27 19 22,25 178,865 1375 191,575 2235 158,420 1134 193,164 1004

83 104 ÖZGE BİÇEN 11D 9 11 6,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 9 4 8,00 26 18 21,50 178,157 1395 189,694 2296 155,850 1174 194,459 982

84 516 AZAD EKİNCİ 11D 13 6 11,50 6 4 5,00 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 18 26,50 178,057 1398 277,163 470 178,692 1311

85 678 YUSUF PADİR 11K 9 17 4,75 6 3 5,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 10 13 6,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 6 4 5,00 38 57 23,75 177,957 1401 183,989 2483 174,125 967 176,048 1370

86 607 ALEYNA BARAN 11İ 9 8 7,00 6 2 5,50 3 5 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 10 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 5 4 4,00 37 38 27,50 177,620 1408 228,283 1296 151,775 1227 158,400 1946

87 340 BÜŞRA ÇELİK 11K 10 17 5,75 8 2 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 6 3 5,25 34 24 28,00 176,670 1435 235,440 1153 147,323 1294 152,851 2152
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

88 840 YAĞMUR KAPLAN 11C 11 14 7,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 34 21 28,75 176,472 1439 282,597 414 105,245 2726 157,125 2003

89 99 MEHDİ ORTA 11İ 8 12 5,00 8 2 7,50 4 2 3,50 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 7 1 6,75 36 25 29,75 174,617 1494 255,617 751 136,853 1481 138,087 2808

90 162 ŞÜKRAN İLGİN 11H 1 0 1,00 9 1 8,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 20 5,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 40 48 28,00 172,975 1532 230,874 1234 150,793 1243 138,755 2759

91 363 TUBA TULAY 11D 10 18 5,50 9 1 8,75 5 4 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 5 1,75 35 29 27,75 172,702 1544 268,637 566 112,225 2291 149,518 2282

92 850 YÜSRA ACAR 11K 11 10 8,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 7 3,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 31 36 22,00 172,355 1554 213,341 1646 133,813 1553 179,987 1282

93 2170 MURATÇAM 11D 15 7 13,25 4 3 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 5 0,75 29 27 22,25 172,312 1556 249,672 838 99,540 3060 187,730 1107

94 559 A SAMET NART 11H 2 10 -0,50 7 3 6,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 2 7 0,25 4 5 2,75 5 3 4,25 36 35 27,25 172,190 1562 190,227 2282 186,204 837 133,050 3057

95 270 AZİME AYNA 11H 5 2 4,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 7 10 4,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 6 2 5,50 31 29 23,75 172,137 1563 188,597 2336 167,950 1047 160,009 1880

96 470 YUNUS ONUK 11E 6 8 4,00 8 1 7,75 7 3 6,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 5 3,75 31 19 26,25 171,647 1583 245,461 920 126,185 1754 151,754 2206

97 613 SALİH ALTINIŞIK 11K 10 18 5,50 7 2 6,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 9 20 4,00 1 8 -1,00 3 6 1,50 5 5 3,75 41 73 22,75 170,347 1620 195,577 2125 154,930 1186 163,812 1736

98 2033 HAZAL GÖRÜR 11B 6 10 3,50 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 4 3,00 32 21 26,75 169,590 1649 253,088 787 120,950 1920 143,499 2544

99 435 İHSAN YILDIZ 11L 11 15 7,25 7 3 6,25 6 3 5,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 14 -1,50 3 7 1,25 2 4 1,00 5 5 3,75 41 55 27,25 169,557 1654 249,087 848 127,658 1717 141,086 2666

100 991 BÜNYAMİN GEZMEK 11H 0 2 -0,50 4 0 4,00 12 7 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 3 4,25 24 18 19,50 168,820 1681 122,246 4170 208,085 689 165,128 1698

101 642 İNAN KANSU 11K 7 13 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 8 8 6,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 29 30 21,50 168,712 1682 181,774 2558 160,949 1110 164,303 1727

102 1094 DELAL OYNAR 11F 14 10 11,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 32 21,00 168,477 1691 235,869 1145 104,932 2807 181,868 1241

103 197 YUNUS EMRE BARLAK 11H 8 2 7,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 6 3,50 1 3 0,25 2 4 1,00 25 19 20,25 167,072 1725 203,184 1908 132,381 1597 174,596 1414

104 1054 HASRET AKURT 11F 11 11 8,25 6 2 5,50 4 6 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 28 23 22,25 166,300 1755 238,596 1073 108,735 2483 165,536 1687

105 2140 ALİ ACET 11B 11 12 8,00 6 4 5,00 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 29 25 22,75 166,105 1763 243,204 974 106,990 2599 162,203 1789

106 125 YASİN EĞİ 11H 9 10 6,50 4 1 3,75 9 14 5,50 2 6 0,50 2 7 0,25 3 6 1,50 29 44 18,00 166,027 1766 169,204 2944 152,694 1215 180,322 1272

107 1876 ŞEYMANUR ARAS 11D 12 15 8,25 5 4 4,00 5 5 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 2 0,50 30 28 23,00 165,842 1774 248,125 871 103,500 2889 160,772 1852

108 274 BÜŞRA EFETÜRK 11C 11 16 7,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 23 1,25 36 51 23,25 165,582 1783 244,165 951 108,735 2483 156,811 2007

109 1103 BARAN  LAÇİN 11B 10 16 6,00 5 5 3,75 3 4 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 7 2,25 31 32 23,00 165,517 1786 235,597 1148 115,715 2142 156,184 2025

110 764 MUSA TUNÇ 11İ 9 21 3,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 4 5,00 2 6 0,50 0 4 -1,00 4 3 3,25 33 47 21,25 165,470 1788 188,127 2349 152,381 1218 157,950 1964

111 391 İSMAİL TOĞRAP 11K 9 7 7,25 0 1 -0,25 7 6 5,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 6 2,50 22 23 16,25 164,780 1822 149,027 3512 162,224 1099 185,557 1143

112 0 RÜMEYSA YALÇIN 11İ 11 8 9,00 6 1 5,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 30 33 21,75 164,600 1835 221,595 1436 122,089 1886 161,242 1822

113 420 ELİF ERKEMEN 11F 12 8 10,00 5 3 4,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 25 20 20,00 164,272 1848 228,575 1292 105,245 2726 174,575 1417

114 1390 MUHAMMED EMİN ERDAL 11L 6 5 4,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 29 30 21,50 163,897 1859 204,636 1869 137,146 1474 155,401 2059

115 1148 İLAYDA ÇAĞLAYAN 11H 3 10 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 13 9 10,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 27 42 16,50 163,772 1862 120,971 4191 190,928 793 171,795 1495

116 599 ROHAT ÖZKAN ARAZ 11B 11 12 8,00 6 4 5,00 3 4 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 28 21 22,75 163,475 1875 249,557 840 155,850 2035
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

117 1320 MUHAMMED TURAN 11D 8 4 7,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 8 10 5,50 21 18 16,50 163,125 1894 174,282 2786 138,400 1459 183,812 1186

118 1249 ŞEYAN KEÇİ 11K 5 14 1,50 6 1 5,75 4 0 4,00 10 10 7,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 4 5 2,75 29 38 19,50 162,722 1911 172,422 2842 157,125 1157 158,128 1953

119 389 DENİZ ÇAĞLAYAN 11D 10 16 6,00 5 5 3,75 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 30 33 21,75 162,335 1931 229,244 1277 113,970 2212 154,596 2085

120 1173 YUSUF TOPRAK 11E 9 19 4,25 8 2 7,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 12 2,00 33 38 23,50 162,037 1940 239,264 1060 113,970 2212 142,381 2588

121 1048 AHMETCANULUÇ 11H 5 4 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 7 -0,75 3 5 1,75 6 4 5,00 30 28 23,00 161,532 1957 177,834 2673 171,283 1012 130,187 3188

122 1965 YAĞMUR ÖZBİLİCİ  O 11B 12 7 10,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 24 20 19,00 161,485 1962 225,556 1357 173,143 1455

123 640 BARAN DEMİR 11K 9 21 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 4 6,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 33 17,75 161,245 1979 156,362 3303 162,537 1098 164,303 1727

124 237 DERYA ASİ 11H 8 8 6,00 4 4 3,00 8 7 6,25 1 8 -1,00 0 6 -1,50 4 5 2,75 25 38 15,50 160,995 1988 160,949 3183 145,223 1332 181,596 1247

125 1168 MUSTAFA YILMAZ 11H 3 6 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 10 10 7,50 2 7 0,25 3 6 1,50 4 6 2,50 29 45 17,75 160,692 2000 139,069 3753 179,360 908 158,128 1953

126 1154 YAKUP SEZGİN 11İ 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 5 4,75 1 3 0,25 4 4 3,00 20 18 15,50 160,530 2013 152,047 3423 153,812 1202 179,047 1301

127 1228 BUŞRA TEKİN 11A 12 16 8,00 4 5 2,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 15 1,25 31 46 19,50 160,197 2025 220,968 1453 108,735 2483 163,791 1737

128 2136 RECEP TATSIZ 11E 9 11 6,25 4 6 2,50 5 2 4,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 7 2,25 27 28 20,00 160,005 2029 216,695 1539 115,715 2142 157,929 1966

129 691 İSMAİL AKKOYUN 11K 9 11 6,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 8 9 5,75 2 7 0,25 0 6 -1,50 3 6 1,50 29 56 15,00 159,217 2057 161,106 3178 141,733 1397 180,165 1279

130 1193 ROJDA AKBAŞ 11K 6 13 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 7 7 5,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 26 28 19,00 159,177 2060 174,794 2776 150,949 1242 152,558 2163

131 199 SULTAN BAKIR 11D 9 12 6,00 1 4 0,00 3 5 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 4 3,00 25 26 18,50 158,400 2087 202,244 1934 120,950 1920 160,949 1842

132 870 MUSTAFA AYAS 11F 6 8 4,00 9 1 8,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 28 18 23,50 158,202 2098 247,049 891 105,245 2726 132,695 3067

133 152 HAMZA BİÇİM 11B 11 16 7,00 8 2 7,50 3 7 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 158,150 2102 253,695 780 142,517 2584

134 1462 CEREN TAŞ 11D 8 11 5,25 7 0 7,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 12 23,00 157,957 2108 249,421 841 136,655 2868

135 1121 RUKİYE CENGİZ 11E 9 10 6,50 5 1 4,75 5 1 4,75 2 1 1,75 4 1 3,75 25 14 21,50 157,665 2119 240,675 1033 145,380 2450

136 1342 GİZEM ÇELİK 11B 13 16 9,00 2 7 0,25 4 5 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 26 33 17,75 157,537 2125 213,654 1631 105,245 2726 167,595 1627

137 731 TALHA ALTUN 11H 9 3 8,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 19 1,25 3 7 1,25 0 10 -2,50 3 4 2,00 31 54 17,50 157,027 2146 203,654 1897 113,500 2253 165,536 1687

138 1011 MUHAMMED TEKİN 11B 3 5 1,75 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 25 20 20,00 156,067 2185 199,579 2012 131,420 1617 140,814 2674

139 572 UMUT ÇELİK 11D 7 5 5,75 8 2 7,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 25 14 21,50 156,022 2187 240,205 1041 140,145 2702

140 1050 OZAN DAL 11G 14 3 13,25 14 3 13,25 155,782 2193 192,495 2204 192,495 1017

141 600 YI  Z  B 11G 15 10 12,50 0 9 -2,25 2 5 0,75 0 6 -1,50 7 3 6,25 24 33 15,75 155,637 2199 187,260 2376 119,247 1980 172,966 1464

142 513 RIDVAN TEKİNBAŞ 11K 13 17 8,75 3 7 1,25 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 4 4,00 29 42 18,50 155,622 2201 203,968 1887 118,442 2016 154,732 2082

143 1408 ŞEYMA DÖĞER 11 8 8 6,00 7 2 6,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 29 23 23,25 155,502 2207 262,597 654 130,772 3171

144 593 FESİH BAĞIŞ 11B 5 19 0,25 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 4 3,00 31 31 23,25 155,402 2214 228,815 1284 120,950 1920 120,814 3672

145 882 PELDA ATALAY 11F 8 7 6,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 23 13 19,75 154,897 2236 226,224 1337 103,500 2889 146,812 2409
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

146 355 ŞİNDAR 11E 9 21 3,75 6 4 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 6 2,50 29 37 19,75 154,682 2245 211,951 1687 117,460 2049 142,068 2596

147 2074 ELİFNUR    KARAKAYA 11C 10 19 5,25 6 3 5,25 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 8 2,00 29 41 18,75 154,632 2247 209,715 1733 113,970 2212 149,361 2286

148 2067 BERAT YILDIRIM 11B 10 16 6,00 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 11 -0,75 31 38 21,50 154,597 2250 245,126 930 137,125 2850

149 709 ELİF EREN 11F 6 2 5,50 7 0 7,00 4 4 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 23 8 21,00 154,465 2257 236,872 1116 138,400 2772

150 558 FARUK KATAN 11D 13 9 10,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 20 27 13,25 154,252 2267 181,398 2565 110,480 2383 184,575 1161

151 1219 HAZAL AYDIN 11İ 7 6 5,50 6 3 5,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 7 -0,75 0 8 -2,00 2 3 1,25 6 2 5,50 29 33 20,75 154,030 2274 209,871 1730 124,952 1795 133,635 3015

152 2051 ECE YILMAZ 11A 8 19 3,25 5 3 4,25 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 28 31 20,25 153,940 2280 216,402 1551 115,715 2142 136,989 2853

153 411 NİSANUR ASLAN 11L 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 11 15 7,25 2 5 0,75 2 6 0,50 3 2 2,50 24 33 15,75 153,042 2314 130,344 3982 174,439 965 147,814 2350

154 1008 ZOZAN TOPRAK 11E 11 17 6,75 6 2 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 9 -1,25 29 34 20,50 152,905 2319 242,420 987 139,184 2749

155 501 HALİL İBRAHİM GÖREGE 11E 9 10 6,50 7 3 6,25 6 3 5,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 25 20 20,00 152,662 2328 235,910 1141 140,615 2681

156 834 İSAŞİMŞEK 11İ 5 10 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 4 4 3,00 20 25 13,75 152,615 2330 122,225 4172 170,949 1016 160,343 1872

157 767 ABDULHALIK AKYILDIZ 11İ 8 12 5,00 6 4 5,00 4 0 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 6 4 5,00 26 27 19,25 152,092 2359 192,087 2218 133,363 1562 134,910 2941

158 449 BÜŞRA IŞIK 11K 7 16 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 7 6,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 23 35 14,25 152,007 2363 149,539 3487 146,812 1306 160,656 1856

159 1298 KEREM KARAY 11E 10 20 5,00 7 1 6,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 8 1,00 26 31 18,25 150,445 2431 212,734 1664 106,990 2599 141,263 2658

160 37 AHMET KARABULUT 11L 6 14 2,50 6 3 5,25 3 5 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 12 1,00 0 8 -2,00 2 5 0,75 7 1 6,75 32 49 19,75 150,365 2435 185,755 2420 141,932 1384 123,813 3526

161 690 BARAN KAYAR 11H 5 4 4,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 0 6 -1,50 4 6 2,50 26 35 17,25 149,952 2452 191,460 2237 122,068 1888 142,224 2590

162 0 SİPAN AYDIN 11A 12 16 8,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 20 0,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 35 78 15,50 148,830 2506 203,498 1902 155,850 2035

163 596 MAHMUT ERGİN 11İ 7 7 5,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 11 1,25 2 6 0,50 4 3 3,25 3 5 1,75 24 34 15,50 148,460 2521 158,891 3251 143,677 1345 144,596 2489

164 685 KÜBRA EKİN 11A 10 18 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 26 27 19,25 148,300 2529 232,107 1211 132,047 3092

165 177 ECRİN ŞENER 11 5 4 4,00 1 0 1,00 7 7 5,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 18 23 12,25 148,172 2533 134,283 3875 149,361 1262 161,283 1818

166 454 YUSUF GÖRKEN 11K 4 12 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 9 6 7,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 4 1,00 20 30 12,50 147,917 2542 121,284 4188 163,478 1090 154,638 2083

167 844 MEHMET SALİH AKIN 11E 7 23 1,25 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 8 22 2,50 1 7 -0,75 35 63 19,25 147,875 2543 211,971 1685 112,695 2281 124,618 3474

168 106 SEMA ARĞUNAĞA 11D 8 12 5,00 6 2 5,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 23 19 18,25 147,815 2546 219,087 1491 134,910 2941

169 626 FURKAN YAKUT 11E 7 12 4,00 7 1 6,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 23 20 18,00 147,750 2552 210,519 1717 106,990 2599 134,283 2995

170 591 ZİLAN GİDİŞ 11İ 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 20 16 16,00 147,507 2566 174,930 2773 130,500 1640 141,577 2647

171 315 KÜBRA SABAZ 11D 9 12 6,00 4 2 3,50 1 7 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 22 24 16,00 147,432 2570 200,655 1983 105,245 2726 146,655 2414

172 290 NURDANE SAMUK 11İ 5 19 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 12 2,00 2 8 0,00 4 3 3,25 7 2 6,50 32 54 18,50 147,370 2573 143,050 3656 175,912 945 114,461 3965

173 1292 MEHMET YILDIRIM 11E 5 13 1,75 5 3 4,25 6 1 5,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 7 3,25 24 27 17,25 147,225 2578 190,049 2284 122,695 1857 132,872 3062

174 549 HAVİN ŞAHİN 11E 10 9 7,75 2 6 0,50 3 7 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 10 -0,50 24 35 15,25 146,462 2615 204,929 1859 150,929 2233
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

175 1271 HURİYE OKÇU 11B 11 14 7,50 3 6 1,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 21 30 13,50 146,325 2624 184,125 2476 106,990 2599 158,713 1940

176 1115 ZEYNEP ÖZTÜRK 11C 8 14 4,50 7 1 6,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 23 21 17,75 146,032 2634 210,833 1710 104,775 2811 131,420 3113

177 1077 YUSUF GÜLMEZ 11B 7 23 1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 28 38 18,50 146,025 2635 204,030 1881 115,715 2142 123,029 3544

178 660 RABİA CANİ R 11A 10 12 7,00 5 5 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 4 16 0,00 25 40 15,00 145,630 2651 199,694 2011 148,870 2300

179 644 MEHMET CAN TEKİNBAŞ 11İ 6 14 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 10 2,50 2 7 0,25 2 5 0,75 3 5 1,75 27 46 15,50 144,542 2704 166,696 3024 134,931 1522 133,343 3025

180 738 MUSA ARSLAN 11İ 9 13 5,75 1 3 0,25 4 10 1,50 2 8 0,00 2 8 0,00 6 4 5,00 24 46 12,50 143,937 2732 141,733 3687 142,245 1382 149,675 2281

181 901 ZERDA ÇELİK 11K 9 13 5,75 0 7 -1,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 13 0,75 0 7 -1,75 3 5 1,75 6 3 5,25 27 55 13,25 143,587 2750 149,675 3486 138,598 1451 144,910 2480

182 771 SEMANUR TAYMUR 11F 6 3 5,25 5 1 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 18 10 15,50 143,465 2756 200,185 1996 138,243 2804

183 11040 KASIM CINAR 11C 9 18 4,50 7 3 6,25 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 6 23 0,25 30 56 16,00 142,832 2796 202,891 1918 133,008 3059

184 405 YILDIZ YARGUN 11İ 5 9 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 3 2,25 24 28 17,00 142,525 2815 185,912 2414 123,991 1821 120,793 3673

185 475 NERGİZ ALTUN 11D 9 14 5,50 7 1 6,75 3 6 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 22 28 15,00 142,345 2821 198,754 2039 138,400 2772

186 1164 ZEYNEP SONGUR 11B 7 10 4,50 5 2 4,50 5 3 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 21 20 16,00 142,175 2830 204,480 1870 131,420 3113

187 1170 EMİR TOY 11D 6 8 4,00 5 5 3,75 2 8 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 22 16,50 142,090 2836 207,343 1796 127,930 3283

188 779 ABDULLAH TOĞRAP 11İ 10 17 5,75 7 3 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 12 -2,00 0 8 -2,00 3 6 1,50 2 8 0,00 33 63 17,25 141,962 2840 229,087 1280 127,439 3323

189 1207 YETER TURAN 11A 12 15 8,25 3 7 1,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 23 37 13,75 141,897 2845 202,066 1948 148,066 2344

190 775 MEHMET COŞKUN 11F 6 18 1,50 9 1 8,75 2 8 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 6 9 3,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 28 53 14,75 141,867 2847 186,716 2389 110,303 2418 134,304 2994

191 2105 CANSU TAŞ 11E 8 19 3,25 6 3 5,25 4 4 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 6 0,50 25 35 16,25 141,257 2881 202,108 1941 103,500 2889 125,872 3418

192 497 ESRA KARADAĞ 11A 7 13 3,75 7 2 6,50 4 6 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 24 28 17,00 141,237 2883 213,539 1633 123,009 3545

193 309 DİYAR ÇİFTÇİ 11E 2 1 1,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 0 3,00 3 2 2,50 17 7 15,25 141,212 2885 182,108 2549 117,460 2049 128,108 3275

194 1289 SİNEM 11E 8 20 3,00 7 3 6,25 5 4 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 26 34 17,50 140,605 2918 216,245 1556 117,774 3800

195 507 YUSUF USTA 11E 6 14 2,50 7 2 6,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 34 15,50 140,300 2941 196,873 2099 104,127 2868 126,990 3335

196 277 BİL L SÖNMEZSOY 11C 9 18 4,50 5 4 4,00 4 6 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 23 32 15,00 140,155 2949 198,127 2061 131,420 3113

197 493 FURKAN ACAR 11D 10 11 7,25 5 5 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 8 -2,00 23 34 14,50 139,907 2964 209,380 1741 137,909 2822

198 430 İSKENDE  AKDAŞ 11B 3 8 1,00 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 22 20 17,00 139,817 2970 200,697 1980 108,735 2483 114,931 3948

199 707 CAN DEMİRHAN 11D 5 7 3,25 7 3 6,25 3 4 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 20 16 16,00 139,437 2988 203,696 1892 122,695 3558

200 756 VEYSİ KIRAR 11İ 10 15 6,25 6 3 5,25 2 13 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 23 38 13,50 139,067 3006 176,988 2704 111,932 2324 135,694 2916

201 676 ÖMER AYMAN 11D 12 18 7,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 6 0,50 22 46 10,50 138,950 3009 168,243 2972 103,500 2889 155,537 2053

202 1310 EBU EKİR AVCI 11E 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 1 2,75 15 5 13,75 138,840 3017 170,990 2888 119,205 1982 129,696 3198

203 369 ÜMİT TEYFUR 11 10 15 6,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 5 0,75 18 33 9,75 138,630 3023 145,223 3605 121,755 1897 154,753 2078
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

204 436 İREM ORAN 11F 10 11 7,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 15 20 10,00 138,050 3055 163,321 3119 105,245 2726 155,380 2061

205 348 DUYGU EFETÜRK 11F 9 15 5,25 2 0 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 19 22 13,50 137,452 3088 192,244 2216 133,479 3019

206 2110 SUPHAN KAPLAN 11A 8 21 2,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 25 36 16,00 137,027 3115 206,559 1817 116,029 3889

207 2023 ABDULLAH TURAN 11C 11 17 6,75 3 6 1,50 2 7 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 20 36 11,00 137,002 3118 174,125 2790 147,125 2375

208 1022 NAİME ÇELİK 11İ 9 17 4,75 3 5 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 5 2,75 23 40 13,00 136,517 3135 163,342 3118 121,775 1896 128,400 3267

209 701 VESİLE ALTUN 11E 7 17 2,75 6 2 5,50 4 4 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 24 32 16,00 136,370 3143 208,147 1779 114,440 3966

210 1341 ZEHRA İNANÇ 11A 8 13 4,75 3 4 2,00 5 3 4,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 16 0,00 23 41 12,75 136,157 3151 183,989 2483 133,165 3036

211 362 MİRZA ARSLAN 11D 7 14 3,50 3 4 2,00 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 20 29 12,75 136,050 3158 176,852 2707 106,990 2599 130,793 3165

212 1100 HASAN İMERT 11İ 7 15 3,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 14 0,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 24 46 12,50 135,940 3167 144,931 3612 136,853 1481 125,872 3418

213 703 BÜNYAMİN AKSU 11A 7 13 3,75 5 4 4,00 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 23 32 15,00 134,567 3248 207,186 1801 116,656 3872

214 0 ESRA AKYILDIZ 11A 8 18 3,50 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 23 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 32 84 11,00 133,710 3288 156,205 3307 116,676 2096 132,381 3078

215 582 AYSEL ÇELİK 11B 10 20 5,00 4 6 2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 21 39 11,25 133,675 3289 174,616 2779 134,910 2941

216 388 HİVDA KAPLAN 11K 5 15 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 19 38 9,50 133,452 3300 145,265 3603 118,871 2007 138,912 2752

217 467 ROJİN IŞIK 11A 9 13 5,75 4 5 2,75 2 6 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 21 34 12,50 133,240 3309 194,146 2162 129,027 3247

218 0 MERYEM BİNİCİ 11E 7 16 3,00 6 2 5,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 19 24 13,00 132,830 3330 184,480 2459 120,950 3644

219 706 NİSANUR AZBOY 11A 8 15 4,25 5 4 4,00 3 5 1,75 3 2 2,50 2 10 -0,50 21 36 12,00 132,232 3364 182,087 2550 126,499 3355

220 905 ZELAL DEMİR 11F 6 16 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 19 28 12,00 131,907 3381 169,559 2930 108,735 2483 121,911 3610

221 2157 ESRA ŞİMŞEK 11B 4 5 2,75 4 5 2,75 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 19 21 13,75 131,825 3386 193,853 2166 114,440 3966

222 598 MESUT ATMALAR 11C 8 19 3,25 7 3 6,25 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 16 -1,00 26 50 13,50 131,757 3393 194,166 2158 116,342 3880

223 555 ÖMER AKTAN 11K 3 5 1,75 7 3 6,25 3 2 2,50 3 11 0,25 0 9 -2,25 1 6 -0,50 6 4 5,00 23 40 13,00 131,717 3395 167,814 2987 116,049 2122 113,813 4016

224 7 BU  T  A A UŞ 9 15 5,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 14 17 9,75 131,192 3420 165,244 3069 136,655 2868

225 412 ALEYNA TANRIKULU 11E 5 9 2,75 2 1 1,75 3 4 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 9 0,75 18 28 11,00 130,215 3468 166,853 3017 105,245 2726 123,970 3521

226 891 NURSENA ÖNDER A 8 17 3,75 2 7 0,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 7 15 3,25 20 54 6,50 129,890 3482 123,009 4151 122,695 1857 146,832 2406

227 218 AYTEN KARABULUT 11İ 5 11 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 17 28 10,00 129,250 3513 128,421 4021 137,010 1478 120,480 3682

228 7221 HIZIR ÇAKIRBEYLİ 11 7 16 3,00 2 5 0,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 7 22 1,50 22 52 9,00 128,695 3541 149,539 3487 110,480 2383 130,480 3177

229 2130 ENES GÜNÜL 11A 8 19 3,25 5 3 4,25 3 7 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 21 39 11,25 128,527 3550 176,696 2717 119,519 3713

230 477 EVİN ERKEMEN 11B 5 17 0,75 4 4 3,00 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 20 27 13,25 128,407 3556 184,658 2454 105,245 4332

231 1253 GÜLİSTAN AKBAŞ 11A 6 17 1,75 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 21 33 12,75 128,272 3558 185,285 2434 109,049 4182

232 878 YAKUP YAMAN 11B 6 13 2,75 2 8 0,00 2 6 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 18 28 11,00 128,242 3560 171,617 2862 119,205 3731
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

233 1210 SİMANUR KESKİN 11B 7 13 3,75 2 5 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 18 29 10,75 127,955 3571 175,421 2754 121,420 3621

234 0 HELİN ÇELİK 11K 8 22 2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 3 12 0,00 5 5 3,75 24 55 10,25 127,792 3578 142,872 3660 123,834 1826 117,460 3817

235 491 KADER BAŞARAN 11F 5 14 1,50 0 8 -2,00 5 2 4,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 18 30 10,50 127,782 3579 159,716 3213 108,735 2483 118,421 3769

236 1131 MEHMET KURT 11A 9 18 4,50 3 4 2,00 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 25 -2,25 26 57 11,75 127,672 3585 191,774 2229 117,126 3858

237 333 BÜŞRA YILDIRIM 11İ 4 9 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 5 3 4,25 18 28 11,00 127,652 3586 139,225 3749 131,618 1614 110,637 4119

238 1274 S E V D A K A Y A 11D 9 21 3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 6 23 0,25 25 64 9,00 127,050 3606 157,950 3266 127,773 3305

239 1334 MUHARREM ÇETİN 11E 6 14 2,50 0 2 -0,50 6 0 6,00 3 2 2,50 15 18 10,50 126,685 3621 168,284 2967 117,460 3817

240 877 YUSUF DEMİR 11K 6 11 3,25 5 2 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 13 14 9,50 126,630 3625 157,637 3274 104,775 2811 122,695 3558

241 0 HATUN AYDIN 11E 8 22 2,50 6 4 5,00 5 4 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 20 39 10,25 126,180 3643 166,696 3024 117,460 3817

242 583 MEHMET ALİ ÇOBAN 11E 1 8 -1,00 6 2 5,50 3 7 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 3 2,25 17 24 11,00 125,947 3649 154,972 3340 115,715 2142 107,324 4268

243 1260 KADER ÖZKAYA 11C 7 20 2,00 5 5 3,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 20 39 10,25 125,407 3671 161,618 3160 104,775 2811 113,970 3986

244 0 MAŞALLAH KANAT 10 12 7,00 3 7 1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 14 29 6,75 125,355 3676 159,988 3210 140,929 2669

245 1140 ELİF TANSIK 11F 7 13 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 6 -1,50 16 23 10,25 124,972 3692 177,009 2700 116,656 3872

246 592 ADEM ÇELİK 11A 5 14 1,50 5 4 4,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 20 36 11,00 124,190 3736 174,010 2791 107,304 4269

247 1178 SEMANUR DİREKÇİ 11D 7 6 5,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 10 22 4,50 123,657 3759 127,282 4046 105,402 2722 144,753 2486

248 0 ŞAKİR YAMAN 11E 2 17 -2,25 4 6 2,50 6 3 5,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 9 1,75 21 37 11,75 123,410 3769 162,129 3150 112,225 2291 95,423 4761

249 3307 İLYAS ÇAKIRBEYLİ 11F 7 23 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 31 89 8,75 123,162 3780 156,383 3302 100,794 3044 116,676 3868

250 746 ZEHRA   SATIÇ 11H 2 6 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 6 2 5,50 15 21 9,75 122,940 3789 130,500 3978 131,775 1609 103,500 4391

251 902 MERVE UYUR 11A 8 17 3,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 11 0,25 19 49 6,75 122,505 3810 143,656 3638 127,773 3305

252 2053 BOTİ NAS 11A 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 22 68 5,00 122,150 3823 117,460 4258 117,460 2049 133,343 3025

253 2095 FERHAT ASLAN 11A 6 15 2,25 2 1 1,75 6 3 5,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 8 -2,00 19 32 11,00 121,887 3833 184,010 2480 103,009 4423

254 15 ÖMER FARUK ŞAPTALI 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 119,997 3932 133,165 3911 133,165 3036

255 733 HİRA NUR KARAER 11C 8 21 2,75 4 6 2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 7 23 1,25 22 67 5,25 119,915 3938 127,146 4047 108,735 2483 127,146 3329

256 2058 YUSUF İNANÇLI 11B 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 10 9 7,75 118,392 4005 150,030 3471 108,735 4195

257 945 NİSA KAYA 11C 7 18 2,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 11 0,25 16 41 5,75 117,747 4031 136,519 3815 119,048 3754

258 672 YUSUF ÇELİK 11İ 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 0 7 -1,75 6 4 5,00 11 23 5,25 113,750 4179 94,305 4659 139,225 1438 100,658 4514

259 1318 11C 5 16 1,00 2 4 1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 18 57 3,75 113,052 4201 116,520 4287 108,735 2483 114,931 3948

260 1214 ÇİÇEK KORKMAZ 11İ 5 13 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 12 35 3,25 112,370 4225 116,990 4278 105,245 2726 116,990 3860

261 2020 ALİFIRAT KAPLAN 11A 7 23 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 15 47 3,25 107,330 4354 126,206 4064 103,970 4375
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

262 460 BARIŞ ALTUNDERE 11İ 6 18 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 43 2,25 103,107 4464 120,010 4213 93,991 3141 97,774 4710

263 696 SABRİ YILDIRIM 11İ 6 17 1,75 1 4 0,00 0 8 -2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 8 35 -0,75 102,102 4486 99,519 4614 112,225 4061

264 1159 BARAN EFETÜRK 11D 7 23 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 3 17 -1,25 13 52 0,00 99,450 4534 108,735 4437 100,794 4508

265 1598 MERYEM ÇİFTÇİ 11A 7 23 1,25 5 4 4,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 27 -4,75 17 71 -0,75 88,730 4620 126,206 4064 78,558 5109

266 795 KAZIM KILIÇ 11C 2 28 -5,00 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 10 0,50 13 60 -2,00 86,325 4624 80,993 4719 103,500 2889 68,287 5179

267 303 ĞEMGİN KURT 11L 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 7 21,25 235,011 1162 100,010 4530

268 725 KADİR TAŞKIRAN 11F 2 7 0,25 5 1 4,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 17 14 13,50 185,932 2413 101,755 4452

269 2124 GONCA GÜL OLGUN 11E 2 12 -1,00 7 1 6,75 5 3 4,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 18 25 11,75 180,384 2587 86,677 4981

270 2121 YAKUPKIZILKAN 11F 1 9 -1,25 6 2 5,50 4 6 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 173,874 2798 86,520 4986

271 646 İSMAİL ABE 11F 0 8 -2,00 5 2 4,50 5 5 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 15 21 9,75 162,286 3147 84,462 5023

272 616 MUSA ÖZT*  KİNG 11C 6 23 0,25 3 7 1,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 6 24 0,00 0 1 -0,25 23 67 6,25 141,461 3689 101,755 4452

273 4000 REMZİ BAZNABAZ 11A 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 12 0,00 20 55 6,25 139,716 3740 100,010 4530

274 456 ŞEFİKA HESSO 11H 1 3 0,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 19 -0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 7 -0,75 16 42 5,50 117,638 4252 117,011 2084 96,990 4725

275 2176 BERAT AFŞİN 11A 4 24 -2,00 5 4 4,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 14 34 5,50 135,286 3847 84,462 5023

276 455 ZEYNEP İDE 11C 6 24 0,00 5 5 3,75 0 10 -2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 19 0,25 20 64 4,00 123,834 4128 101,598 4481

277 2049 HARUN İMRET 11C 6 23 0,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 6 24 0,00 19 65 2,75 117,638 4252 101,755 4452

278 1097 11A 5 25 -1,25 4 3 3,25 2 8 0,00 1 4 0,00 12 40 2,00 111,932 4376 91,285 4877

279 1180 CANANEACAR 11C 6 23 0,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 18 66 1,50 109,696 4417 101,755 4452

280 1335 İSMAİL DALMIŞ 11D 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 19 71 1,25 106,384 4497 82,560 5056

281 0 0 0 0,00 100,010 4530

282 0 0 0 0,00 100,010 4530

283 858 11A 2 10 -0,50 2 10 -0,50 96,520 4737

284 1992 BAYRAMAYDIN 11B 4 26 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 11 51 -1,75 90,501 4682 79,384 5096

285 532 KEREM PARLAK 11A 6 24 0,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 5 25 -1,25 13 76 -6,00 92,069 4856

                                            10 / 11



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 11İ 11K 11L A

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11 11A 11B 11C 11D 11E 11F



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 

KATILIMLAR

1 7 BU  T  A A UŞ 9 15 5,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 14 17 9,75 131,192 3420 165,244 3069 136,655 2868

2 0 MAŞALLAH KANAT 10 12 7,00 3 7 1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 14 29 6,75 125,355 3676 159,988 3210 140,929 2669

3 0 0 0 0,00 100,010 4530

4 0 0 0 0,00 100,010 4530

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1408 ŞEYMA DÖĞER 11 8 8 6,00 7 2 6,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 29 23 23,25 155,502 2207 262,597 654 130,772 3171

2 177 ECRİN ŞENER 11 5 4 4,00 1 0 1,00 7 7 5,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 18 23 12,25 148,172 2533 134,283 3875 149,361 1262 161,283 1818

3 369 ÜMİT TEYFUR 11 10 15 6,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 5 0,75 18 33 9,75 138,630 3023 145,223 3605 121,755 1897 154,753 2078

4 7221 HIZIR ÇAKIRBEYLİ 11 7 16 3,00 2 5 0,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 7 22 1,50 22 52 9,00 128,695 3541 149,539 3487 110,480 2383 130,480 3177

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1228 BUŞRA TEKİN 11A 12 16 8,00 4 5 2,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 15 1,25 31 46 19,50 160,197 2025 220,968 1453 108,735 2483 163,791 1737

2 2051 ECE YILMAZ 11A 8 19 3,25 5 3 4,25 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 28 31 20,25 153,940 2280 216,402 1551 115,715 2142 136,989 2853

3 0 SİPAN AYDIN 11A 12 16 8,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 20 0,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 35 78 15,50 148,830 2506 203,498 1902 155,850 2035

4 685 KÜBRA EKİN 11A 10 18 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 26 27 19,25 148,300 2529 232,107 1211 132,047 3092

5 660 RABİA CANİ R 11A 10 12 7,00 5 5 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 4 16 0,00 25 40 15,00 145,630 2651 199,694 2011 148,870 2300

6 1207 YETER TURAN 11A 12 15 8,25 3 7 1,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 23 37 13,75 141,897 2845 202,066 1948 148,066 2344

7 497 ESRA KARADAĞ 11A 7 13 3,75 7 2 6,50 4 6 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 24 28 17,00 141,237 2883 213,539 1633 123,009 3545

8 2110 SUPHAN KAPLAN 11A 8 21 2,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 25 36 16,00 137,027 3115 206,559 1817 116,029 3889

9 1341 ZEHRA İNANÇ 11A 8 13 4,75 3 4 2,00 5 3 4,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 16 0,00 23 41 12,75 136,157 3151 183,989 2483 133,165 3036

10 703 BÜNYAMİN AKSU 11A 7 13 3,75 5 4 4,00 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 23 32 15,00 134,567 3248 207,186 1801 116,656 3872

11 0 ESRA AKYILDIZ 11A 8 18 3,50 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 23 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 32 84 11,00 133,710 3288 156,205 3307 116,676 2096 132,381 3078

12 467 ROJİN IŞIK 11A 9 13 5,75 4 5 2,75 2 6 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 21 34 12,50 133,240 3309 194,146 2162 129,027 3247

13 706 NİSANUR AZBOY 11A 8 15 4,25 5 4 4,00 3 5 1,75 3 2 2,50 2 10 -0,50 21 36 12,00 132,232 3364 182,087 2550 126,499 3355

14 2130 ENES GÜNÜL 11A 8 19 3,25 5 3 4,25 3 7 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 21 39 11,25 128,527 3550 176,696 2717 119,519 3713

15 1253 GÜLİSTAN AKBAŞ 11A 6 17 1,75 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 21 33 12,75 128,272 3558 185,285 2434 109,049 4182

16 1131 MEHMET KURT 11A 9 18 4,50 3 4 2,00 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 25 -2,25 26 57 11,75 127,672 3585 191,774 2229 117,126 3858

17 592 ADEM ÇELİK 11A 5 14 1,50 5 4 4,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 20 36 11,00 124,190 3736 174,010 2791 107,304 4269

18 902 MERVE UYUR 11A 8 17 3,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 11 0,25 19 49 6,75 122,505 3810 143,656 3638 127,773 3305

19 2053 BOTİ NAS 11A 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 22 68 5,00 122,150 3823 117,460 4258 117,460 2049 133,343 3025

20 2095 FERHAT ASLAN 11A 6 15 2,25 2 1 1,75 6 3 5,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 8 -2,00 19 32 11,00 121,887 3833 184,010 2480 103,009 4423

21 2020 ALİFIRAT KAPLAN 11A 7 23 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 15 47 3,25 107,330 4354 126,206 4064 103,970 4375

22 1598 MERYEM ÇİFTÇİ 11A 7 23 1,25 5 4 4,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 27 -4,75 17 71 -0,75 88,730 4620 126,206 4064 78,558 5109

23 4000 REMZİ BAZNABAZ 11A 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 12 0,00 20 55 6,25 139,716 3740 100,010 4530

24 2176 BERAT AFŞİN 11A 4 24 -2,00 5 4 4,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 14 34 5,50 135,286 3847 84,462 5023

25 1097 11A 5 25 -1,25 4 3 3,25 2 8 0,00 1 4 0,00 12 40 2,00 111,932 4376 91,285 4877

26 858 11A 2 10 -0,50 2 10 -0,50 96,520 4737

27 532 KEREM PARLAK 11A 6 24 0,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 5 25 -1,25 13 76 -6,00 92,069 4856



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 745 ALİ TEKİN 11B 2 13 -1,25 2 4 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 20 0 20,00 32 19 27,25 204,907 835 145,286 3602 239,610 532 218,345 619

2 469 NURŞEN DEMİR 11B 12 11 9,25 8 2 7,50 7 3 6,25 1 4 0,00 4 0 4,00 2 4 1,00 34 24 28,00 179,447 1356 277,341 468 106,990 2599 170,928 1526

3 2033 HAZAL GÖRÜR 11B 6 10 3,50 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 4 3,00 32 21 26,75 169,590 1649 253,088 787 120,950 1920 143,499 2544

4 2140 ALİ ACET 11B 11 12 8,00 6 4 5,00 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 29 25 22,75 166,105 1763 243,204 974 106,990 2599 162,203 1789

5 1103 BARAN  LAÇİN 11B 10 16 6,00 5 5 3,75 3 4 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 7 2,25 31 32 23,00 165,517 1786 235,597 1148 115,715 2142 156,184 2025

6 599 ROHAT ÖZKAN ARAZ 11B 11 12 8,00 6 4 5,00 3 4 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 28 21 22,75 163,475 1875 249,557 840 155,850 2035

7 1965 YAĞMUR ÖZBİLİCİ  O 11B 12 7 10,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 24 20 19,00 161,485 1962 225,556 1357 173,143 1455

8 152 HAMZA BİÇİM 11B 11 16 7,00 8 2 7,50 3 7 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 158,150 2102 253,695 780 142,517 2584

9 1342 GİZEM ÇELİK 11B 13 16 9,00 2 7 0,25 4 5 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 26 33 17,75 157,537 2125 213,654 1631 105,245 2726 167,595 1627

10 1011 MUHAMMED TEKİN 11B 3 5 1,75 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 25 20 20,00 156,067 2185 199,579 2012 131,420 1617 140,814 2674

11 593 FESİH BAĞIŞ 11B 5 19 0,25 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 4 3,00 31 31 23,25 155,402 2214 228,815 1284 120,950 1920 120,814 3672

12 2067 BERAT YILDIRIM 11B 10 16 6,00 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 11 -0,75 31 38 21,50 154,597 2250 245,126 930 137,125 2850

13 1271 HURİYE OKÇU 11B 11 14 7,50 3 6 1,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 21 30 13,50 146,325 2624 184,125 2476 106,990 2599 158,713 1940

14 1077 YUSUF GÜLMEZ 11B 7 23 1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 28 38 18,50 146,025 2635 204,030 1881 115,715 2142 123,029 3544

15 1164 ZEYNEP SONGUR 11B 7 10 4,50 5 2 4,50 5 3 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 21 20 16,00 142,175 2830 204,480 1870 131,420 3113

16 430 İSKENDE  AKDAŞ 11B 3 8 1,00 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 22 20 17,00 139,817 2970 200,697 1980 108,735 2483 114,931 3948

17 582 AYSEL ÇELİK 11B 10 20 5,00 4 6 2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 21 39 11,25 133,675 3289 174,616 2779 134,910 2941

18 2157 ESRA ŞİMŞEK 11B 4 5 2,75 4 5 2,75 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 19 21 13,75 131,825 3386 193,853 2166 114,440 3966

19 477 EVİN ERKEMEN 11B 5 17 0,75 4 4 3,00 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 20 27 13,25 128,407 3556 184,658 2454 105,245 4332

20 878 YAKUP YAMAN 11B 6 13 2,75 2 8 0,00 2 6 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 18 28 11,00 128,242 3560 171,617 2862 119,205 3731

21 1210 SİMANUR KESKİN 11B 7 13 3,75 2 5 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 18 29 10,75 127,955 3571 175,421 2754 121,420 3621

22 15 ÖMER FARUK ŞAPTALI 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 119,997 3932 133,165 3911 133,165 3036

23 2058 YUSUF İNANÇLI 11B 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 10 9 7,75 118,392 4005 150,030 3471 108,735 4195

24 1992 BAYRAMAYDIN 11B 4 26 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 11 51 -1,75 90,501 4682 79,384 5096



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 840 YAĞMUR KAPLAN 11C 11 14 7,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 34 21 28,75 176,472 1439 282,597 414 105,245 2726 157,125 2003

2 274 BÜŞRA EFETÜRK 11C 11 16 7,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 23 1,25 36 51 23,25 165,582 1783 244,165 951 108,735 2483 156,811 2007

3 2074 ELİFNUR    KARAKAYA 11C 10 19 5,25 6 3 5,25 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 8 2,00 29 41 18,75 154,632 2247 209,715 1733 113,970 2212 149,361 2286

4 1115 ZEYNEP ÖZTÜRK 11C 8 14 4,50 7 1 6,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 23 21 17,75 146,032 2634 210,833 1710 104,775 2811 131,420 3113

5 11040 KASIM CINAR 11C 9 18 4,50 7 3 6,25 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 6 23 0,25 30 56 16,00 142,832 2796 202,891 1918 133,008 3059

6 277 BİL L SÖNMEZSOY 11C 9 18 4,50 5 4 4,00 4 6 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 23 32 15,00 140,155 2949 198,127 2061 131,420 3113

7 2023 ABDULLAH TURAN 11C 11 17 6,75 3 6 1,50 2 7 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 20 36 11,00 137,002 3118 174,125 2790 147,125 2375

8 598 MESUT ATMALAR 11C 8 19 3,25 7 3 6,25 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 16 -1,00 26 50 13,50 131,757 3393 194,166 2158 116,342 3880

9 1260 KADER ÖZKAYA 11C 7 20 2,00 5 5 3,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 20 39 10,25 125,407 3671 161,618 3160 104,775 2811 113,970 3986

10 733 HİRA NUR KARAER 11C 8 21 2,75 4 6 2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 7 23 1,25 22 67 5,25 119,915 3938 127,146 4047 108,735 2483 127,146 3329

11 945 NİSA KAYA 11C 7 18 2,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 11 0,25 16 41 5,75 117,747 4031 136,519 3815 119,048 3754

12 1318 11C 5 16 1,00 2 4 1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 18 57 3,75 113,052 4201 116,520 4287 108,735 2483 114,931 3948

13 795 KAZIM KILIÇ 11C 2 28 -5,00 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 10 0,50 13 60 -2,00 86,325 4624 80,993 4719 103,500 2889 68,287 5179

14 616 MUSA ÖZT*  KİNG 11C 6 23 0,25 3 7 1,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 6 24 0,00 0 1 -0,25 23 67 6,25 141,461 3689 101,755 4452

15 455 ZEYNEP İDE 11C 6 24 0,00 5 5 3,75 0 10 -2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 19 0,25 20 64 4,00 123,834 4128 101,598 4481

16 2049 HARUN İMRET 11C 6 23 0,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 6 24 0,00 19 65 2,75 117,638 4252 101,755 4452

17 1180 CANANEACAR 11C 6 23 0,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 18 66 1,50 109,696 4417 101,755 4452
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 479 HAVİN OBA 11D 19 10 16,50 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 43 25 36,75 228,780 521 299,357 247 148,870 1274 259,651 273

2 375 RUKEN ÇALIŞIR 11D 15 13 11,75 7 3 6,25 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 39 26 32,50 199,930 928 293,203 305 122,695 1857 202,672 848

3 67 MELEK ÖZDEMİR 11D 13 16 9,00 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 40 29 32,75 195,727 996 289,890 347 126,185 1754 186,654 1121

4 478 ZAZA MEHDİ DEMİR 11D 14 11 11,25 9 1 8,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 34 22 28,50 188,125 1154 273,830 505 115,715 2142 192,829 1011

5 1319 SUDE NUR KURT 11D 14 8 12,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 179,302 1362 261,594 673 105,402 2722 190,123 1055

6 104 ÖZGE BİÇEN 11D 9 11 6,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 9 4 8,00 26 18 21,50 178,157 1395 189,694 2296 155,850 1174 194,459 982

7 516 AZAD EKİNCİ 11D 13 6 11,50 6 4 5,00 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 18 26,50 178,057 1398 277,163 470 178,692 1311

8 363 TUBA TULAY 11D 10 18 5,50 9 1 8,75 5 4 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 5 1,75 35 29 27,75 172,702 1544 268,637 566 112,225 2291 149,518 2282

9 2170 MURATÇAM 11D 15 7 13,25 4 3 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 5 0,75 29 27 22,25 172,312 1556 249,672 838 99,540 3060 187,730 1107

10 1876 ŞEYMANUR ARAS 11D 12 15 8,25 5 4 4,00 5 5 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 2 0,50 30 28 23,00 165,842 1774 248,125 871 103,500 2889 160,772 1852

11 1320 MUHAMMED TURAN 11D 8 4 7,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 8 10 5,50 21 18 16,50 163,125 1894 174,282 2786 138,400 1459 183,812 1186

12 389 DENİZ ÇAĞLAYAN 11D 10 16 6,00 5 5 3,75 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 30 33 21,75 162,335 1931 229,244 1277 113,970 2212 154,596 2085

13 199 SULTAN BAKIR 11D 9 12 6,00 1 4 0,00 3 5 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 4 3,00 25 26 18,50 158,400 2087 202,244 1934 120,950 1920 160,949 1842

14 1462 CEREN TAŞ 11D 8 11 5,25 7 0 7,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 12 23,00 157,957 2108 249,421 841 136,655 2868

15 572 UMUT ÇELİK 11D 7 5 5,75 8 2 7,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 25 14 21,50 156,022 2187 240,205 1041 140,145 2702

16 558 FARUK KATAN 11D 13 9 10,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 20 27 13,25 154,252 2267 181,398 2565 110,480 2383 184,575 1161

17 106 SEMA ARĞUNAĞA 11D 8 12 5,00 6 2 5,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 23 19 18,25 147,815 2546 219,087 1491 134,910 2941

18 315 KÜBRA SABAZ 11D 9 12 6,00 4 2 3,50 1 7 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 22 24 16,00 147,432 2570 200,655 1983 105,245 2726 146,655 2414

19 475 NERGİZ ALTUN 11D 9 14 5,50 7 1 6,75 3 6 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 22 28 15,00 142,345 2821 198,754 2039 138,400 2772

20 1170 EMİR TOY 11D 6 8 4,00 5 5 3,75 2 8 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 22 16,50 142,090 2836 207,343 1796 127,930 3283

21 493 FURKAN ACAR 11D 10 11 7,25 5 5 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 8 -2,00 23 34 14,50 139,907 2964 209,380 1741 137,909 2822

22 707 CAN DEMİRHAN 11D 5 7 3,25 7 3 6,25 3 4 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 20 16 16,00 139,437 2988 203,696 1892 122,695 3558

23 676 ÖMER AYMAN 11D 12 18 7,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 6 0,50 22 46 10,50 138,950 3009 168,243 2972 103,500 2889 155,537 2053

24 362 MİRZA ARSLAN 11D 7 14 3,50 3 4 2,00 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 20 29 12,75 136,050 3158 176,852 2707 106,990 2599 130,793 3165

25 1274 S E V D A K A Y A 11D 9 21 3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 6 23 0,25 25 64 9,00 127,050 3606 157,950 3266 127,773 3305

26 1178 SEMANUR DİREKÇİ 11D 7 6 5,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 10 22 4,50 123,657 3759 127,282 4046 105,402 2722 144,753 2486

27 1159 BARAN EFETÜRK 11D 7 23 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 3 17 -1,25 13 52 0,00 99,450 4534 108,735 4437 100,794 4508

28 1335 İSMAİL DALMIŞ 11D 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 19 71 1,25 106,384 4497 82,560 5056



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11D

KATILIMLAR
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 470 YUNUS ONUK 11E 6 8 4,00 8 1 7,75 7 3 6,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 5 3,75 31 19 26,25 171,647 1583 245,461 920 126,185 1754 151,754 2206

2 1173 YUSUF TOPRAK 11E 9 19 4,25 8 2 7,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 12 2,00 33 38 23,50 162,037 1940 239,264 1060 113,970 2212 142,381 2588

3 2136 RECEP TATSIZ 11E 9 11 6,25 4 6 2,50 5 2 4,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 7 2,25 27 28 20,00 160,005 2029 216,695 1539 115,715 2142 157,929 1966

4 1121 RUKİYE CENGİZ 11E 9 10 6,50 5 1 4,75 5 1 4,75 2 1 1,75 4 1 3,75 25 14 21,50 157,665 2119 240,675 1033 145,380 2450

5 355 ŞİNDAR 11E 9 21 3,75 6 4 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 6 2,50 29 37 19,75 154,682 2245 211,951 1687 117,460 2049 142,068 2596

6 1008 ZOZAN TOPRAK 11E 11 17 6,75 6 2 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 9 -1,25 29 34 20,50 152,905 2319 242,420 987 139,184 2749

7 501 HALİL İBRAHİM GÖREGE 11E 9 10 6,50 7 3 6,25 6 3 5,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 25 20 20,00 152,662 2328 235,910 1141 140,615 2681

8 1298 KEREM KARAY 11E 10 20 5,00 7 1 6,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 8 1,00 26 31 18,25 150,445 2431 212,734 1664 106,990 2599 141,263 2658

9 844 MEHMET SALİH AKIN 11E 7 23 1,25 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 8 22 2,50 1 7 -0,75 35 63 19,25 147,875 2543 211,971 1685 112,695 2281 124,618 3474

10 626 FURKAN YAKUT 11E 7 12 4,00 7 1 6,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 23 20 18,00 147,750 2552 210,519 1717 106,990 2599 134,283 2995

11 1292 MEHMET YILDIRIM 11E 5 13 1,75 5 3 4,25 6 1 5,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 7 3,25 24 27 17,25 147,225 2578 190,049 2284 122,695 1857 132,872 3062

12 549 HAVİN ŞAHİN 11E 10 9 7,75 2 6 0,50 3 7 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 10 -0,50 24 35 15,25 146,462 2615 204,929 1859 150,929 2233

13 2105 CANSU TAŞ 11E 8 19 3,25 6 3 5,25 4 4 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 6 0,50 25 35 16,25 141,257 2881 202,108 1941 103,500 2889 125,872 3418

14 309 DİYAR ÇİFTÇİ 11E 2 1 1,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 0 3,00 3 2 2,50 17 7 15,25 141,212 2885 182,108 2549 117,460 2049 128,108 3275

15 1289 SİNEM 11E 8 20 3,00 7 3 6,25 5 4 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 26 34 17,50 140,605 2918 216,245 1556 117,774 3800

16 507 YUSUF USTA 11E 6 14 2,50 7 2 6,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 34 15,50 140,300 2941 196,873 2099 104,127 2868 126,990 3335

17 1310 EBU EKİR AVCI 11E 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 1 2,75 15 5 13,75 138,840 3017 170,990 2888 119,205 1982 129,696 3198

18 701 VESİLE ALTUN 11E 7 17 2,75 6 2 5,50 4 4 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 24 32 16,00 136,370 3143 208,147 1779 114,440 3966

19 0 MERYEM BİNİCİ 11E 7 16 3,00 6 2 5,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 19 24 13,00 132,830 3330 184,480 2459 120,950 3644

20 412 ALEYNA TANRIKULU 11E 5 9 2,75 2 1 1,75 3 4 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 9 0,75 18 28 11,00 130,215 3468 166,853 3017 105,245 2726 123,970 3521

21 1334 MUHARREM ÇETİN 11E 6 14 2,50 0 2 -0,50 6 0 6,00 3 2 2,50 15 18 10,50 126,685 3621 168,284 2967 117,460 3817

22 0 HATUN AYDIN 11E 8 22 2,50 6 4 5,00 5 4 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 20 39 10,25 126,180 3643 166,696 3024 117,460 3817

23 583 MEHMET ALİ ÇOBAN 11E 1 8 -1,00 6 2 5,50 3 7 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 3 2,25 17 24 11,00 125,947 3649 154,972 3340 115,715 2142 107,324 4268

24 0 ŞAKİR YAMAN 11E 2 17 -2,25 4 6 2,50 6 3 5,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 9 1,75 21 37 11,75 123,410 3769 162,129 3150 112,225 2291 95,423 4761

25 2124 GONCA GÜL OLGUN 11E 2 12 -1,00 7 1 6,75 5 3 4,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 18 25 11,75 180,384 2587 86,677 4981



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 378 FATİH ALAN 11F 13 9 10,75 9 1 8,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 33 12 30,00 183,485 1262 298,929 252 173,457 1445

2 2107 AYNUR KAP*AN 11F 12 9 9,75 7 2 6,50 5 5 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 32 18 27,50 181,505 1311 269,713 551 112,225 2291 179,183 1300

3 1094 DELAL OYNAR 11F 14 10 11,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 32 21,00 168,477 1691 235,869 1145 104,932 2807 181,868 1241

4 1054 HASRET AKURT 11F 11 11 8,25 6 2 5,50 4 6 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 28 23 22,25 166,300 1755 238,596 1073 108,735 2483 165,536 1687

5 420 ELİF ERKEMEN 11F 12 8 10,00 5 3 4,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 25 20 20,00 164,272 1848 228,575 1292 105,245 2726 174,575 1417

6 870 MUSTAFA AYAS 11F 6 8 4,00 9 1 8,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 28 18 23,50 158,202 2098 247,049 891 105,245 2726 132,695 3067

7 882 PELDA ATALAY 11F 8 7 6,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 23 13 19,75 154,897 2236 226,224 1337 103,500 2889 146,812 2409

8 709 ELİF EREN 11F 6 2 5,50 7 0 7,00 4 4 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 23 8 21,00 154,465 2257 236,872 1116 138,400 2772

9 771 SEMANUR TAYMUR 11F 6 3 5,25 5 1 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 18 10 15,50 143,465 2756 200,185 1996 138,243 2804

10 775 MEHMET COŞKUN 11F 6 18 1,50 9 1 8,75 2 8 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 6 9 3,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 28 53 14,75 141,867 2847 186,716 2389 110,303 2418 134,304 2994

11 436 İREM ORAN 11F 10 11 7,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 15 20 10,00 138,050 3055 163,321 3119 105,245 2726 155,380 2061

12 348 DUYGU EFETÜRK 11F 9 15 5,25 2 0 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 19 22 13,50 137,452 3088 192,244 2216 133,479 3019

13 905 ZELAL DEMİR 11F 6 16 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 19 28 12,00 131,907 3381 169,559 2930 108,735 2483 121,911 3610

14 491 KADER BAŞARAN 11F 5 14 1,50 0 8 -2,00 5 2 4,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 18 30 10,50 127,782 3579 159,716 3213 108,735 2483 118,421 3769

15 1140 ELİF TANSIK 11F 7 13 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 6 -1,50 16 23 10,25 124,972 3692 177,009 2700 116,656 3872

16 3307 İLYAS ÇAKIRBEYLİ 11F 7 23 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 31 89 8,75 123,162 3780 156,383 3302 100,794 3044 116,676 3868

17 725 KADİR TAŞKIRAN 11F 2 7 0,25 5 1 4,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 17 14 13,50 185,932 2413 101,755 4452

18 2121 YAKUPKIZILKAN 11F 1 9 -1,25 6 2 5,50 4 6 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 173,874 2798 86,520 4986

19 646 İSMAİL ABE 11F 0 8 -2,00 5 2 4,50 5 5 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 15 21 9,75 162,286 3147 84,462 5023
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11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 548 M EMİR BATMANLI 11G 22 3 21,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 6 14,50 1 2 0,50 2 2 1,50 9 1 8,75 69 20 64,00 318,575 56 359,513 25 269,515 416 340,454 24

2 0 ELİF ECE İNAN 11G 19 4 18,00 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 6 14,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 4 5,00 63 23 57,25 296,317 116 336,828 73 247,279 502 317,769 59

3 649 YUNÜS BARAN 11G 20 9 17,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 16 7 14,25 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 62 26 55,50 292,222 126 317,612 149 255,064 479 314,435 64

4 413 NİSA SABUR 11G 22 4 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 7 2 6,50 55 16 51,00 289,497 141 302,179 233 243,946 514 337,120 28

5 663 ELİF ASLAN 11G 20 8 18,00 8 2 7,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 8 13,00 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 62 26 55,50 289,482 142 325,710 111 246,339 503 308,239 80

6 200 BÜNYAMİN KIZILÇINAR 11G 18 4 17,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 7 1 6,75 56 23 50,25 279,115 192 296,494 271 242,358 523 309,200 75

7 1419 BARIŞ AYDIN 11G 20 6 18,50 7 2 6,50 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 4 10,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 2 6,50 56 20 51,00 273,382 215 319,670 134 222,222 607 292,670 125

8 100 ŞEYMANUR SELÇİK 11G 21 8 19,00 5 2 4,50 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 8 9,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 6 3 5,25 56 23 50,25 269,687 240 331,102 96 205,713 699 289,807 137

9 1674 EYÜP ERKMEN 11G 19 4 18,00 6 1 5,75 5 3 4,25 4 0 4,00 4 0 4,00 7 1 6,75 1 3 0,25 1 3 0,25 6 2 5,50 53 17 48,75 258,227 300 340,004 63 185,243 845 268,533 221

10 1124 VEYSEL TANIR 11G 18 4 17,00 8 2 7,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 8 9 5,75 1 2 0,50 2 1 1,75 8 2 7,50 55 23 49,25 256,030 313 325,083 113 202,087 722 255,200 293

11 443 İREM AKBULUT 11G 21 4 20,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 10 2 9,50 1 4 0,00 3 3 2,25 45 14 41,50 253,582 329 301,552 241 180,614 889 299,964 97

12 119 MUHAMMED ÇELİK 11G 19 4 18,00 8 2 7,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 7 9 4,75 8 2 7,50 53 20 48,00 252,097 340 338,416 67 180,813 885 255,827 287

13 334 MERYEM ÖTLEŞ 11G 14 4 13,00 8 2 7,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 7 3 6,25 53 25 46,75 251,677 341 305,104 206 206,340 697 254,280 302

14 677 MUHAMED EFE AVCI 11G 18 4 17,00 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 7 7,25 0 7 -1,75 1 1 0,75 8 2 7,50 52 25 45,75 251,507 344 313,965 166 191,910 783 264,729 248

15 828 ŞİLAN BAKAY 11G 21 6 19,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 8 4,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 8 2 7,50 50 24 44,00 245,760 388 312,356 168 181,931 875 261,532 264

16 453 AHMET YÜKSEL 11G 16 8 14,00 8 2 7,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 2 2 1,50 1 1 0,75 6 4 5,00 52 29 44,75 241,925 415 304,143 211 193,184 769 240,613 413

17 445 HİLAL KILINÇ 11G 19 8 17,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 1 0 1,00 8 2 7,50 43 16 39,00 226,897 532 286,965 372 173,206 981 236,141 448

18 697 FURKAN ÖZTAŞ 11G 17 5 15,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 6 11 3,25 1 1 0,75 5 3 4,25 43 27 36,25 218,415 634 287,769 367 154,460 1190 230,592 499

19 386 EYÜP MEŞE 11G 18 7 16,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 7 2,25 6 4 5,00 39 19 34,25 212,840 707 281,730 431 147,480 1291 227,729 531

20 76 FAHRETTİN TUNÇ 11G 17 6 15,50 7 3 6,25 4 3 3,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 41 19 36,25 211,520 726 308,260 191 132,402 1595 214,553 672

21 667 ZÜMRÜT ERONAT 11G 13 3 12,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 2 0,50 1 7 -0,75 34 15 30,25 209,522 764 249,045 849 156,007 1172 237,927 433

22 341 BİLAL KILINÇÇBJK 11G 14 8 12,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 7 0 7,00 38 22 32,50 205,017 831 242,535 985 173,833 974 207,594 775

23 1866 MİZGİN YILDIRIM 11G 15 7 13,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 10 1,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 6 3 5,25 39 24 33,00 202,847 873 260,790 686 158,128 1138 202,025 857

24 1005 YAKUP CANGİR 11G 15 8 13,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 6 1,50 7 3 6,25 34 19 29,25 194,187 1034 244,751 938 150,186 1249 200,280 891

25 2025 HİRANUR GÖNÜL 11G 16 2 15,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 6 3 5,25 30 11 27,25 193,220 1059 244,730 939 138,598 1451 212,965 695

26 801 EVİN SERENKİLİ 11G 17 4 16,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 12 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 6 3 5,25 31 30 23,50 184,445 1232 230,749 1241 128,599 1691 211,690 716

27 1050 OZAN DAL 11G 14 3 13,25 14 3 13,25 155,782 2193 192,495 2204 192,495 1017

28 600 YI  Z  B 11G 15 10 12,50 0 9 -2,25 2 5 0,75 0 6 -1,50 7 3 6,25 24 33 15,75 155,637 2199 187,260 2376 119,247 1980 172,966 1464



11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11G

KATILIMLAR
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11H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11H

KATILIMLAR

1 1468 MEHMETEMİN AKINCI 11H 11 2 10,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 10 8,50 6 3 5,25 5 5 3,75 8 2 7,50 52 23 46,25 245,870 386 241,595 1003 264,165 440 227,301 536

2 268 MUSA KURT 11H 2 1 1,75 7 2 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 38 9 35,75 231,935 495 193,226 2183 248,335 498 247,226 353

3 1458 H* *  ENES 11H 11 6 9,50 9 1 8,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 10 6,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 6 3 5,25 48 25 41,75 225,567 544 280,674 441 194,616 762 207,615 773

4 346 SELMAN KAYA 11H 10 3 9,25 6 1 5,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 9 9,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 44 24 38,00 223,950 561 266,223 600 187,124 834 226,517 544

5 185 FATMA ÇELİK 11H 6 2 5,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 5 13,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 5 3,75 40 20 35,00 220,950 597 208,283 1776 226,162 592 225,754 549

6 1101 REFAH YILDIZ 11H 3 2 2,50 6 1 5,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 9 8,75 3 2 2,50 5 4 4,00 7 2 6,50 47 21 41,75 218,412 635 228,638 1287 243,674 515 173,049 1460

7 2310 KÜBRA ULUÇ 11H 5 2 4,50 9 1 8,75 3 7 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 13 14 9,50 2 8 0,00 3 7 1,25 8 1 7,75 48 44 37,00 213,450 695 220,362 1471 223,497 604 191,774 1030

8 0 TUBA AHMETOĞLU 11H 18 8 16,00 3 0 3,00 6 13 2,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 8 2 7,50 40 33 31,75 210,707 745 230,749 1241 182,735 868 229,161 510

9 526 ARAFAT YEL 11H 5 1 4,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 8 13 4,75 5 3 4,25 6 4 5,00 7 3 6,25 44 24 38,00 206,320 813 215,754 1568 231,637 567 163,342 1754

10 403 ROJİN OĞURLU 11H 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 17 9 14,75 0 4 -1,00 3 3 2,25 7 3 6,25 37 24 31,00 205,185 828 155,756 3326 250,613 491 195,462 969

11 496 HÜSEYİN İMERT 11H 7 6 5,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 14 12 11,00 0 5 -1,25 4 6 2,50 6 4 5,00 40 40 30,00 204,262 845 184,459 2462 216,496 638 208,283 756

12 294 ASLI YAŞATAN 11H 2 0 2,00 9 1 8,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 8 9,00 2 5 0,75 4 4 3,00 5 3 4,25 41 26 34,50 201,180 908 212,442 1671 213,654 654 171,147 1518

13 250 FURKAN ERİPEK 11H 5 4 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 8 12 5,00 6 3 5,25 5 5 3,75 6 4 5,00 43 29 35,75 200,145 924 208,931 1754 223,852 601 159,695 1889

14 144 ZAHİDE KAPLAN 11H 9 7 7,25 3 3 2,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 12 5,00 0 6 -1,50 3 6 1,50 6 3 5,25 39 41 28,75 189,360 1132 222,086 1425 168,263 1041 182,380 1221

15 360 UĞUR TAŞDEMİR 11H 6 6 4,50 6 1 5,75 2 2 1,50 1 0 1,00 11 6 9,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 6 2,50 33 31 25,25 187,135 1172 183,832 2488 185,379 844 191,774 1030

16 188 11H 7 3 6,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 3 0,25 4 3 3,25 30 15 26,25 186,627 1188 203,989 1882 171,106 1013 188,106 1098

17 1365 ZINAR YASAK 11H 4 10 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 15 13 11,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 5 3 4,25 32 34 23,50 184,130 1244 139,069 3753 218,555 626 185,128 1148

18 569 PELİN ALTUNER 11H 3 1 2,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 8 5 6,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 4 3,00 34 23 28,25 183,850 1253 193,853 2166 191,596 786 162,088 1796

19 162 ŞÜKRAN İLGİN 11H 1 0 1,00 9 1 8,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 20 5,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 40 48 28,00 172,975 1532 230,874 1234 150,793 1243 138,755 2759

20 559 A SAMET NART 11H 2 10 -0,50 7 3 6,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 2 7 0,25 4 5 2,75 5 3 4,25 36 35 27,25 172,190 1562 190,227 2282 186,204 837 133,050 3057

21 270 AZİME AYNA 11H 5 2 4,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 7 10 4,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 6 2 5,50 31 29 23,75 172,137 1563 188,597 2336 167,950 1047 160,009 1880

22 991 BÜNYAMİN GEZMEK 11H 0 2 -0,50 4 0 4,00 12 7 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 3 4,25 24 18 19,50 168,820 1681 122,246 4170 208,085 689 165,128 1698

23 197 YUNUS EMRE BARLAK 11H 8 2 7,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 6 3,50 1 3 0,25 2 4 1,00 25 19 20,25 167,072 1725 203,184 1908 132,381 1597 174,596 1414

24 125 YASİN EĞİ 11H 9 10 6,50 4 1 3,75 9 14 5,50 2 6 0,50 2 7 0,25 3 6 1,50 29 44 18,00 166,027 1766 169,204 2944 152,694 1215 180,322 1272

25 1148 İLAYDA ÇAĞLAYAN 11H 3 10 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 13 9 10,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 27 42 16,50 163,772 1862 120,971 4191 190,928 793 171,795 1495

26 1048 AHMETCANULUÇ 11H 5 4 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 7 -0,75 3 5 1,75 6 4 5,00 30 28 23,00 161,532 1957 177,834 2673 171,283 1012 130,187 3188

27 237 DERYA ASİ 11H 8 8 6,00 4 4 3,00 8 7 6,25 1 8 -1,00 0 6 -1,50 4 5 2,75 25 38 15,50 160,995 1988 160,949 3183 145,223 1332 181,596 1247

28 1168 MUSTAFA YILMAZ 11H 3 6 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 10 10 7,50 2 7 0,25 3 6 1,50 4 6 2,50 29 45 17,75 160,692 2000 139,069 3753 179,360 908 158,128 1953



11H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11H

KATILIMLAR

29 731 TALHA ALTUN 11H 9 3 8,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 19 1,25 3 7 1,25 0 10 -2,50 3 4 2,00 31 54 17,50 157,027 2146 203,654 1897 113,500 2253 165,536 1687

30 690 BARAN KAYAR 11H 5 4 4,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 0 6 -1,50 4 6 2,50 26 35 17,25 149,952 2452 191,460 2237 122,068 1888 142,224 2590

31 746 ZEHRA   SATIÇ 11H 2 6 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 6 2 5,50 15 21 9,75 122,940 3789 130,500 3978 131,775 1609 103,500 4391

32 456 ŞEFİKA HESSO 11H 1 3 0,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 19 -0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 7 -0,75 16 42 5,50 117,638 4252 117,011 2084 96,990 4725
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11İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11İ

KATILIMLAR

1 1119 HÜSEYİN 11İ 11 6 9,50 2 0 2,00 4 0 4,00 8 4 7,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 7 1 6,75 33 15 29,25 201,202 907 204,438 1876 191,753 785 210,791 732

2 540 AZİZ ASKAR 11İ 12 11 9,25 4 2 3,50 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 5 -0,25 0 7 -1,75 6 2 5,50 39 35 30,25 194,045 1040 248,752 856 151,911 1224 191,575 1034

3 351 MAZLUM DOĞAN İMRET 11İ 10 10 7,50 7 2 6,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 3 5,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 6 2 5,50 37 32 29,00 191,285 1092 219,067 1493 173,185 983 185,713 1139

4 441 YUNUS İNAN 11İ 1 6 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 2 3 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 30 24 24,00 179,957 1347 120,344 4205 238,575 537 164,815 1711

5 607 ALEYNA BARAN 11İ 9 8 7,00 6 2 5,50 3 5 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 10 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 5 4 4,00 37 38 27,50 177,620 1408 228,283 1296 151,775 1227 158,400 1946

6 99 MEHDİ ORTA 11İ 8 12 5,00 8 2 7,50 4 2 3,50 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 7 1 6,75 36 25 29,75 174,617 1494 255,617 751 136,853 1481 138,087 2808

7 764 MUSA TUNÇ 11İ 9 21 3,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 4 5,00 2 6 0,50 0 4 -1,00 4 3 3,25 33 47 21,25 165,470 1788 188,127 2349 152,381 1218 157,950 1964

8 0 RÜMEYSA YALÇIN 11İ 11 8 9,00 6 1 5,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 30 33 21,75 164,600 1835 221,595 1436 122,089 1886 161,242 1822

9 1154 YAKUP SEZGİN 11İ 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 5 4,75 1 3 0,25 4 4 3,00 20 18 15,50 160,530 2013 152,047 3423 153,812 1202 179,047 1301

10 1219 HAZAL AYDIN 11İ 7 6 5,50 6 3 5,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 7 -0,75 0 8 -2,00 2 3 1,25 6 2 5,50 29 33 20,75 154,030 2274 209,871 1730 124,952 1795 133,635 3015

11 834 İSAŞİMŞEK 11İ 5 10 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 4 4 3,00 20 25 13,75 152,615 2330 122,225 4172 170,949 1016 160,343 1872

12 767 ABDULHALIK AKYILDIZ 11İ 8 12 5,00 6 4 5,00 4 0 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 6 4 5,00 26 27 19,25 152,092 2359 192,087 2218 133,363 1562 134,910 2941

13 596 MAHMUT ERGİN 11İ 7 7 5,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 11 1,25 2 6 0,50 4 3 3,25 3 5 1,75 24 34 15,50 148,460 2521 158,891 3251 143,677 1345 144,596 2489

14 591 ZİLAN GİDİŞ 11İ 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 20 16 16,00 147,507 2566 174,930 2773 130,500 1640 141,577 2647

15 290 NURDANE SAMUK 11İ 5 19 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 12 2,00 2 8 0,00 4 3 3,25 7 2 6,50 32 54 18,50 147,370 2573 143,050 3656 175,912 945 114,461 3965

16 644 MEHMET CAN TEKİNBAŞ 11İ 6 14 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 10 2,50 2 7 0,25 2 5 0,75 3 5 1,75 27 46 15,50 144,542 2704 166,696 3024 134,931 1522 133,343 3025

17 738 MUSA ARSLAN 11İ 9 13 5,75 1 3 0,25 4 10 1,50 2 8 0,00 2 8 0,00 6 4 5,00 24 46 12,50 143,937 2732 141,733 3687 142,245 1382 149,675 2281

18 405 YILDIZ YARGUN 11İ 5 9 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 3 2,25 24 28 17,00 142,525 2815 185,912 2414 123,991 1821 120,793 3673

19 779 ABDULLAH TOĞRAP 11İ 10 17 5,75 7 3 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 12 -2,00 0 8 -2,00 3 6 1,50 2 8 0,00 33 63 17,25 141,962 2840 229,087 1280 127,439 3323

20 756 VEYSİ KIRAR 11İ 10 15 6,25 6 3 5,25 2 13 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 23 38 13,50 139,067 3006 176,988 2704 111,932 2324 135,694 2916

21 1022 NAİME ÇELİK 11İ 9 17 4,75 3 5 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 5 2,75 23 40 13,00 136,517 3135 163,342 3118 121,775 1896 128,400 3267

22 1100 HASAN İMERT 11İ 7 15 3,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 14 0,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 24 46 12,50 135,940 3167 144,931 3612 136,853 1481 125,872 3418

23 218 AYTEN KARABULUT 11İ 5 11 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 17 28 10,00 129,250 3513 128,421 4021 137,010 1478 120,480 3682

24 333 BÜŞRA YILDIRIM 11İ 4 9 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 5 3 4,25 18 28 11,00 127,652 3586 139,225 3749 131,618 1614 110,637 4119

25 672 YUSUF ÇELİK 11İ 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 0 7 -1,75 6 4 5,00 11 23 5,25 113,750 4179 94,305 4659 139,225 1438 100,658 4514

26 1214 ÇİÇEK KORKMAZ 11İ 5 13 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 12 35 3,25 112,370 4225 116,990 4278 105,245 2726 116,990 3860

27 460 BARIŞ ALTUNDERE 11İ 6 18 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 43 2,25 103,107 4464 120,010 4213 93,991 3141 97,774 4710

28 696 SABRİ YILDIRIM 11İ 6 17 1,75 1 4 0,00 0 8 -2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 8 35 -0,75 102,102 4486 99,519 4614 112,225 4061



11İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11İ

KATILIMLAR
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11K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11K

KATILIMLAR

1 239 ALİ MERMERTAŞ 11K 20 6 18,50 10 0 10,00 6 3 5,25 10 0 10,00 46 9 43,75 247,887 369 389,553 93 217,541 626

2 589 OKAY İNANÇLI 11K 6 6 4,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 9 10,75 0 3 -0,75 6 2 5,50 7 0 7,00 40 21 34,75 213,375 698 180,656 2580 249,693 493 199,715 901

3 83 SERKAN YAMAN 11K 13 13 9,75 5 4 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 11 9,25 2 5 0,75 1 9 -1,25 5 3 4,25 43 49 30,75 209,407 766 218,889 1500 188,399 819 226,830 538

4 545 DİLBİRİN ARSLAN 11K 14 16 10,00 6 4 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 2 0,50 5 4 4,00 38 34 29,50 194,602 1025 238,105 1094 158,264 1136 196,810 946

5 124 SULTAN CANGİR 11K 5 9 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 13 8 11,00 0 4 -1,00 5 3 4,25 5 1 4,75 34 25 27,75 194,447 1028 157,323 3281 227,614 585 189,088 1076

6 0 ROJİN KESEN 11K 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 10 10,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 30 17 25,75 189,905 1125 185,264 2436 187,594 831 196,382 953

7 473 KADRİ ÇELİK 11K 11 11 8,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 31 29 23,75 188,827 1141 195,713 2122 165,693 1068 211,596 717

8 0 KÜBRA KURT 11K 8 13 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 10 10 7,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 4 5 2,75 37 37 27,75 188,225 1151 201,460 1963 182,537 871 180,813 1262

9 217 NURPELİN ÇİÇEK 11K 8 13 4,75 6 1 5,75 4 1 3,75 9 10 6,50 0 3 -0,75 5 3 4,25 5 4 4,00 37 35 28,25 187,787 1159 193,519 2176 193,028 771 174,460 1423

10 669 YUSUF KAVAK 11K 9 13 5,75 5 3 4,25 5 0 5,00 9 15 5,25 1 7 -0,75 4 4 3,00 4 6 2,50 37 48 25,00 178,942 1371 198,910 2035 166,832 1055 173,498 1443

11 1293 EYÜP DEMİRHAN 11K 11 7 9,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 27 19 22,25 178,865 1375 191,575 2235 158,420 1134 193,164 1004

12 678 YUSUF PADİR 11K 9 17 4,75 6 3 5,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 10 13 6,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 6 4 5,00 38 57 23,75 177,957 1401 183,989 2483 174,125 967 176,048 1370

13 340 BÜŞRA ÇELİK 11K 10 17 5,75 8 2 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 6 3 5,25 34 24 28,00 176,670 1435 235,440 1153 147,323 1294 152,851 2152

14 850 YÜSRA ACAR 11K 11 10 8,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 7 3,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 31 36 22,00 172,355 1554 213,341 1646 133,813 1553 179,987 1282

15 613 SALİH ALTINIŞIK 11K 10 18 5,50 7 2 6,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 9 20 4,00 1 8 -1,00 3 6 1,50 5 5 3,75 41 73 22,75 170,347 1620 195,577 2125 154,930 1186 163,812 1736

16 642 İNAN KANSU 11K 7 13 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 8 8 6,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 29 30 21,50 168,712 1682 181,774 2558 160,949 1110 164,303 1727

17 391 İSMAİL TOĞRAP 11K 9 7 7,25 0 1 -0,25 7 6 5,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 6 2,50 22 23 16,25 164,780 1822 149,027 3512 162,224 1099 185,557 1143

18 1249 ŞEYAN KEÇİ 11K 5 14 1,50 6 1 5,75 4 0 4,00 10 10 7,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 4 5 2,75 29 38 19,50 162,722 1911 172,422 2842 157,125 1157 158,128 1953

19 640 BARAN DEMİR 11K 9 21 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 4 6,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 33 17,75 161,245 1979 156,362 3303 162,537 1098 164,303 1727

20 691 İSMAİL AKKOYUN 11K 9 11 6,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 8 9 5,75 2 7 0,25 0 6 -1,50 3 6 1,50 29 56 15,00 159,217 2057 161,106 3178 141,733 1397 180,165 1279

21 1193 ROJDA AKBAŞ 11K 6 13 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 7 7 5,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 26 28 19,00 159,177 2060 174,794 2776 150,949 1242 152,558 2163

22 513 RIDVAN TEKİNBAŞ 11K 13 17 8,75 3 7 1,25 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 4 4,00 29 42 18,50 155,622 2201 203,968 1887 118,442 2016 154,732 2082

23 449 BÜŞRA IŞIK 11K 7 16 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 7 6,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 23 35 14,25 152,007 2363 149,539 3487 146,812 1306 160,656 1856

24 454 YUSUF GÖRKEN 11K 4 12 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 9 6 7,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 4 1,00 20 30 12,50 147,917 2542 121,284 4188 163,478 1090 154,638 2083

25 901 ZERDA ÇELİK 11K 9 13 5,75 0 7 -1,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 13 0,75 0 7 -1,75 3 5 1,75 6 3 5,25 27 55 13,25 143,587 2750 149,675 3486 138,598 1451 144,910 2480

26 388 HİVDA KAPLAN 11K 5 15 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 19 38 9,50 133,452 3300 145,265 3603 118,871 2007 138,912 2752

27 555 ÖMER AKTAN 11K 3 5 1,75 7 3 6,25 3 2 2,50 3 11 0,25 0 9 -2,25 1 6 -0,50 6 4 5,00 23 40 13,00 131,717 3395 167,814 2987 116,049 2122 113,813 4016

28 0 HELİN ÇELİK 11K 8 22 2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 3 12 0,00 5 5 3,75 24 55 10,25 127,792 3578 142,872 3660 123,834 1826 117,460 3817



11K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11K

KATILIMLAR

29 877 YUSUF DEMİR 11K 6 11 3,25 5 2 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 13 14 9,50 126,630 3625 157,637 3274 104,775 2811 122,695 3558

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11L SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11L

KATILIMLAR

1 138 AYŞENUR EKEN 11L 12 9 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 22 1 21,75 2 6 0,50 4 1 3,75 6 3 5,25 54 22 48,50 280,610 184 215,713 1573 312,179 285 306,243 85

2 0 AYŞENİL*  BİLGİN 11L 1 2 0,50 7 0 7,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 21 1 20,75 3 1 2,75 8 1 7,75 8 2 7,50 55 7 53,25 270,972 234 192,442 2208 359,199 170 235,325 459

3 110 İLAHDA UZDEN 11L 17 10 14,50 5 4 4,00 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 6 3 5,25 51 34 42,50 238,475 440 290,162 344 193,184 769 244,103 377

4 410 LEYLA ERTAŞ 11L 16 4 15,00 3 1 2,75 11 10 8,50 1 4 0,00 1 0 1,00 7 2 6,50 39 21 33,75 226,605 533 222,181 1424 206,988 694 258,711 280

5 219 REYYAN AYTEKİN 11L 9 7 7,25 14 12 11,00 2 3 1,25 7 3 6,25 8 2 7,50 40 27 33,25 218,422 633 150,615 3456 272,085 399 220,498 594

6 2 ŞİNAYİ ATALAY 11L 16 9 13,75 9 13 5,75 1 2 0,50 7 2 6,50 33 26 26,50 201,775 898 195,985 2115 184,616 851 232,515 477

7 168 SERHAT GÖK 11L 9 11 6,25 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 8 8,00 1 3 0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 41 38 31,50 199,432 938 237,342 1107 171,733 1007 194,459 982

8 302 HALİL İBRAHİMİYAL*PP 11L 13 13 9,75 5 5 3,75 3 7 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 7 5,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 41 42 30,50 198,920 944 234,772 1167 168,420 1038 201,418 867

9 0 EMİR EFE ÇİMEN 11L 11 13 7,75 6 3 5,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 7 3 6,25 41 33 32,75 193,142 1061 246,224 908 168,284 1040 169,988 1540

10 228 BEJNA CANSAĞ 11L 5 8 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 11 5 9,75 1 2 0,50 1 2 0,50 8 2 7,50 31 19 26,25 188,892 1140 152,715 3395 222,066 608 182,892 1213

11 77 RÜMEYSA AYGÜN 11L 6 5 4,75 2 1 1,75 4 0 4,00 10 8 8,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 7 1 6,75 31 19 26,25 187,800 1158 169,695 2922 205,086 703 183,989 1180

12 460 FIRAT ÖZDEMİR 11L 9 7 7,25 6 2 5,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 6 6 4,50 4 1 3,75 31 18 26,50 182,855 1275 220,498 1468 155,244 1182 179,204 1298

13 145 DİNDAR ŞAHİNN 11L 12 13 8,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 5 1,75 8 1 7,75 36 32 28,00 182,437 1289 216,674 1542 167,344 1052 167,438 1634

14 6 ŞEVİN KAVAK 11L 7 7 5,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 9 1 8,75 30 18 25,50 181,880 1300 165,244 3069 203,518 716 171,597 1499

15 435 İHSAN YILDIZ 11L 11 15 7,25 7 3 6,25 6 3 5,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 14 -1,50 3 7 1,25 2 4 1,00 5 5 3,75 41 55 27,25 169,557 1654 249,087 848 127,658 1717 141,086 2666

16 1390 MUHAMMED EMİN ERDAL 11L 6 5 4,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 29 30 21,50 163,897 1859 204,636 1869 137,146 1474 155,401 2059

17 411 NİSANUR ASLAN 11L 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 11 15 7,25 2 5 0,75 2 6 0,50 3 2 2,50 24 33 15,75 153,042 2314 130,344 3982 174,439 965 147,814 2350

18 37 AHMET KARABULUT 11L 6 14 2,50 6 3 5,25 3 5 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 12 1,00 0 8 -2,00 2 5 0,75 7 1 6,75 32 49 19,75 150,365 2435 185,755 2420 141,932 1384 123,813 3526

19 303 ĞEMGİN KURT 11L 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 7 21,25 235,011 1162 100,010 4530

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,33 12,09 5,31 3,45 3,05 2,69 2,60 3,26 1,79 1,59 1,61 1,19 2,93 1,04 2,67 5,52 7,52 3,64 1,72 3,40 0,87 2,30 2,45 1,68 3,34 2,73 2,66 31,78 37,15 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,69 11,51 5,82 4,12 2,76 3,43 2,44 3,01 1,69 1,74 1,50 1,37 3,34 0,99 3,09 5,45 8,05 3,44 1,11 3,76 0,17 1,55 2,70 0,88 4,67 3,05 3,90 33,11 37,33 23,79 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: A

KATILIMLAR

1 891 NURSENA ÖNDER A 8 17 3,75 2 7 0,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 7 15 3,25 20 54 6,50 129,890 3482 123,009 4151 122,695 1857 146,832 2406

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

1 548 M EMİR BATMANLI 11G 22 3 21,25 19 6 17,50 16 6 14,50 12 5 10,75 69 20 64,00 318,575 1 1 56 359,513 1 1 25 269,515 1 5 416 340,454 1 1 24

2 0 ELİF ECE İNAN 11G 19 4 18,00 19 6 17,50 16 6 14,50 9 7 7,25 63 23 57,25 296,317 2 2 116 336,828 4 4 73 247,279 3 11 502 317,769 3 3 59

3 649 YUNÜS BARAN 11G 20 9 17,75 16 5 14,75 16 7 14,25 10 5 8,75 62 26 55,50 292,222 3 3 126 317,612 9 9 149 255,064 2 7 479 314,435 4 4 64

4 413 NİSA SABUR 11G 22 4 21,00 9 1 8,75 16 7 14,25 8 4 7,00 55 16 51,00 289,497 4 4 141 302,179 15 15 233 243,946 5 13 514 337,120 2 2 28

5 663 ELİF ASLAN 11G 20 8 18,00 17 5 15,75 15 8 13,00 10 5 8,75 62 26 55,50 289,482 5 5 142 325,710 6 6 111 246,339 4 12 503 308,239 6 6 80

6 138 AYŞENUR EKEN 11L 12 9 9,75 8 2 7,50 22 1 21,75 12 10 9,50 54 22 48,50 280,610 1 6 184 215,713 10 97 1573 312,179 2 3 285 306,243 1 7 85

7 200 BÜNYAMİN KIZILÇINAR 11G 18 4 17,00 14 7 12,25 16 7 14,25 8 5 6,75 56 23 50,25 279,115 6 7 192 296,494 17 19 271 242,358 6 15 523 309,200 5 5 75

8 1419 BARIŞ AYDIN 11G 20 6 18,50 16 7 14,25 11 4 10,00 9 3 8,25 56 20 51,00 273,382 7 8 215 319,670 8 8 134 222,222 7 23 607 292,670 8 9 125

9 0 AYŞENİL*  BİLGİN 11L 1 2 0,50 14 0 14,00 21 1 20,75 19 4 18,00 55 7 53,25 270,972 2 9 234 192,442 13 151 2208 359,199 1 2 170 235,325 4 24 459

10 100 ŞEYMANUR SELÇİK 11G 21 8 19,00 16 2 15,50 11 8 9,00 8 5 6,75 56 23 50,25 269,687 8 10 240 331,102 5 5 96 205,713 9 31 699 289,807 9 10 137

11 1674 EYÜP ERKMEN 11G 19 4 18,00 19 4 18,00 7 1 6,75 8 8 6,00 53 17 48,75 258,227 9 11 300 340,004 2 2 63 185,243 13 48 845 268,533 10 11 221

12 1124 VEYSEL TANIR 11G 18 4 17,00 18 5 16,75 8 9 5,75 11 5 9,75 55 23 49,25 256,030 10 12 313 325,083 7 7 113 202,087 10 34 722 255,200 14 17 293

13 443 İREM AKBULUT 11G 21 4 20,00 10 1 9,75 10 2 9,50 4 7 2,25 45 14 41,50 253,582 11 13 329 301,552 16 16 241 180,614 16 54 889 299,964 7 8 97

14 119 MUHAMMED ÇELİK 11G 19 4 18,00 19 5 17,75 7 9 4,75 8 2 7,50 53 20 48,00 252,097 12 14 340 338,416 3 3 67 180,813 15 53 885 255,827 13 16 287

15 334 MERYEM ÖTLEŞ 11G 14 4 13,00 19 4 18,00 12 8 10,00 8 9 5,75 53 25 46,75 251,677 13 15 341 305,104 13 13 206 206,340 8 30 697 254,280 15 18 302

16 677 MUHAMED EFE AVCI 11G 18 4 17,00 16 4 15,00 9 7 7,25 9 10 6,50 52 25 45,75 251,507 14 16 344 313,965 10 10 166 191,910 12 39 783 264,729 11 12 248

17 239 ALİ MERMERTAŞ 11K 20 6 18,50 26 3 25,25 46 9 43,75 247,887 1 17 369 389,553 1 1 93 217,541 2 35 626

18 1468 MEHMETEMİN AKINCI 11H 11 2 10,50 11 1 10,75 11 10 8,50 19 10 16,50 52 23 46,25 245,870 1 18 386 241,595 3 57 1003 264,165 1 6 440 227,301 3 29 536

19 828 ŞİLAN BAKAY 11G 21 6 19,50 13 4 12,00 6 8 4,00 10 6 8,50 50 24 44,00 245,760 15 19 388 312,356 11 11 168 181,931 14 52 875 261,532 12 13 264

20 453 AHMET YÜKSEL 11G 16 8 14,00 18 5 16,75 9 9 6,75 9 7 7,25 52 29 44,75 241,925 16 20 415 304,143 14 14 211 193,184 11 36 769 240,613 16 21 413

21 110 İLAHDA UZDEN 11L 17 10 14,50 16 8 14,00 9 9 6,75 9 7 7,25 51 34 42,50 238,475 3 21 440 290,162 1 21 344 193,184 8 36 769 244,103 3 20 377

22 268 MUSA KURT 11H 2 1 1,75 14 5 12,75 22 3 21,25 38 9 35,75 231,935 2 22 495 193,226 17 149 2183 248,335 3 10 498 247,226 1 19 353

23 479 HAVİN OBA 11D 19 10 16,50 16 11 13,25 8 4 7,00 43 25 36,75 228,780 1 23 521 299,357 1 17 247 148,870 2 95 1274 259,651 1 14 273

24 445 HİLAL KILINÇ 11G 19 8 17,00 11 1 10,75 4 5 2,75 9 2 8,50 43 16 39,00 226,897 17 24 532 286,965 19 24 372 173,206 18 60 981 236,141 18 23 448

25 410 LEYLA ERTAŞ 11L 16 4 15,00 3 1 2,75 11 10 8,50 9 6 7,50 39 21 33,75 226,605 4 25 533 222,181 7 83 1424 206,988 5 29 694 258,711 2 15 280

26 1458 H* *  ENES 11H 11 6 9,50 19 4 18,00 9 10 6,50 9 5 7,75 48 25 41,75 225,567 3 26 544 280,674 1 27 441 194,616 13 35 762 207,615 7 42 773

27 346 SELMAN KAYA 11H 10 3 9,25 17 4 16,00 12 9 9,75 5 8 3,00 44 24 38,00 223,950 4 27 561 266,223 2 33 600 187,124 16 45 834 226,517 4 31 544

28 185 FATMA ÇELİK 11H 6 2 5,50 12 4 11,00 15 5 13,75 7 9 4,75 40 20 35,00 220,950 5 28 597 208,283 12 111 1776 226,162 6 20 592 225,754 5 32 549

29 219 REYYAN AYTEKİN 11L 9 7 7,25 14 12 11,00 17 8 15,00 40 27 33,25 218,422 5 29 633 150,615 18 230 3456 272,085 3 4 399 220,498 6 33 594

30 697 FURKAN ÖZTAŞ 11G 17 5 15,75 14 7 12,25 6 11 3,25 6 4 5,00 43 27 36,25 218,415 18 30 634 287,769 18 23 367 154,460 21 85 1190 230,592 19 26 499
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

31 1101 REFAH YILDIZ 11H 3 2 2,50 18 2 17,50 11 9 8,75 15 8 13,00 47 21 41,75 218,412 6 31 635 228,638 6 78 1287 243,674 4 14 515 173,049 17 90 1460

32 2310 KÜBRA ULUÇ 11H 5 2 4,50 17 12 14,00 13 14 9,50 13 16 9,00 48 44 37,00 213,450 7 32 695 220,362 8 88 1471 223,497 8 22 604 191,774 9 57 1030

33 589 OKAY İNANÇLI 11K 6 6 4,50 8 1 7,75 13 9 10,75 13 5 11,75 40 21 34,75 213,375 2 33 698 180,656 15 181 2580 249,693 2 9 493 199,715 4 48 901

34 386 EYÜP MEŞE 11G 18 7 16,25 11 1 10,75 4 7 2,25 6 4 5,00 39 19 34,25 212,840 19 34 707 281,730 20 26 431 147,480 23 96 1291 227,729 20 28 531

35 76 FAHRETTİN TUNÇ 11G 17 6 15,50 18 9 15,75 1 0 1,00 5 4 4,00 41 19 36,25 211,520 20 35 726 308,260 12 12 191 132,402 25 115 1595 214,553 21 36 672

36 0 TUBA AHMETOĞLU 11H 18 8 16,00 3 0 3,00 6 13 2,75 13 12 10,00 40 33 31,75 210,707 8 36 745 230,749 5 73 1241 182,735 19 50 868 229,161 2 27 510

37 667 ZÜMRÜT ERONAT 11G 13 3 12,25 10 0 10,00 9 3 8,25 2 9 -0,25 34 15 30,25 209,522 21 37 764 249,045 22 44 849 156,007 20 81 1172 237,927 17 22 433

38 83 SERKAN YAMAN 11K 13 13 9,75 10 8 8,00 12 11 9,25 8 17 3,75 43 49 30,75 209,407 3 38 766 218,889 3 91 1500 188,399 5 43 819 226,830 1 30 538

39 526 ARAFAT YEL 11H 5 1 4,75 13 0 13,00 8 13 4,75 18 10 15,50 44 24 38,00 206,320 9 39 813 215,754 9 96 1568 231,637 5 18 567 163,342 22 107 1754

40 403 ROJİN OĞURLU 11H 1 3 0,25 9 2 8,50 17 9 14,75 10 10 7,50 37 24 31,00 205,185 10 40 828 155,756 26 226 3326 250,613 2 8 491 195,462 8 51 969

41 341 BİLAL KILINÇÇBJK 11G 14 8 12,00 10 3 9,25 5 5 3,75 9 6 7,50 38 22 32,50 205,017 22 41 831 242,535 25 55 985 173,833 17 59 974 207,594 24 43 775

42 745 ALİ TEKİN 11B 2 13 -1,25 10 6 8,50 20 0 20,00 32 19 27,25 204,907 1 42 835 145,286 22 236 3602 239,610 1 16 532 218,345 1 34 619

43 496 HÜSEYİN İMERT 11H 7 6 5,50 9 7 7,25 14 12 11,00 10 15 6,25 40 40 30,00 204,262 11 43 845 184,459 21 171 2462 216,496 10 26 638 208,283 6 41 756

44 1866 MİZGİN YILDIRIM 11G 15 7 13,25 11 1 10,75 4 10 1,50 9 6 7,50 39 24 33,00 202,847 23 44 873 260,790 21 36 686 158,128 19 79 1138 202,025 25 45 857

45 2 ŞİNAYİ ATALAY 11L 16 9 13,75 9 13 5,75 8 4 7,00 33 26 26,50 201,775 6 45 898 195,985 12 141 2115 184,616 9 49 851 232,515 5 25 477

46 1119 HÜSEYİN 11İ 11 6 9,50 6 0 6,00 8 4 7,00 8 5 6,75 33 15 29,25 201,202 1 46 907 204,438 8 119 1876 191,753 2 40 785 210,791 1 40 732

47 294 ASLI YAŞATAN 11H 2 0 2,00 17 6 15,50 11 8 9,00 11 12 8,00 41 26 34,50 201,180 12 47 908 212,442 10 102 1671 213,654 11 27 654 171,147 19 94 1518

48 250 FURKAN ERİPEK 11H 5 4 4,00 13 1 12,75 8 12 5,00 17 12 14,00 43 29 35,75 200,145 13 48 924 208,931 11 110 1754 223,852 7 21 601 159,695 25 117 1889

49 375 RUKEN ÇALIŞIR 11D 15 13 11,75 20 10 17,50 4 3 3,25 39 26 32,50 199,930 2 49 928 293,203 2 20 305 122,695 5 128 1857 202,672 2 44 848

50 168 SERHAT GÖK 11L 9 11 6,25 17 9 14,75 10 8 8,00 5 10 2,50 41 38 31,50 199,432 7 50 938 237,342 4 63 1107 171,733 11 62 1007 194,459 8 52 982

51 302 HALİL İBRAHİMİYAL*PP 11L 13 13 9,75 14 14 10,50 7 7 5,25 7 8 5,00 41 42 30,50 198,920 8 51 944 234,772 6 70 1167 168,420 12 66 1038 201,418 7 46 867

52 67 MELEK ÖZDEMİR 11D 13 16 9,00 22 8 20,00 5 5 3,75 40 29 32,75 195,727 3 52 996 289,890 3 22 347 126,185 4 123 1754 186,654 7 64 1121

53 545 DİLBİRİN ARSLAN 11K 14 16 10,00 13 9 10,75 5 3 4,25 6 6 4,50 38 34 29,50 194,602 4 53 1025 238,105 1 62 1094 158,264 16 78 1136 196,810 5 49 946

54 124 SULTAN CANGİR 11K 5 9 2,75 6 0 6,00 13 8 11,00 10 8 8,00 34 25 27,75 194,447 5 54 1028 157,323 21 222 3281 227,614 3 19 585 189,088 8 61 1076

55 1005 YAKUP CANGİR 11G 15 8 13,00 9 2 8,50 3 6 1,50 7 3 6,25 34 19 29,25 194,187 24 55 1034 244,751 23 51 938 150,186 22 93 1249 200,280 26 47 891

56 540 AZİZ ASKAR 11İ 12 11 9,25 14 3 13,25 6 7 4,25 7 14 3,50 39 35 30,25 194,045 2 56 1040 248,752 2 45 856 151,911 8 89 1224 191,575 2 59 1034

57 2025 HİRANUR GÖNÜL 11G 16 2 15,50 6 1 5,75 2 5 0,75 6 3 5,25 30 11 27,25 193,220 25 57 1059 244,730 24 52 939 138,598 24 105 1451 212,965 22 37 695

58 0 EMİR EFE ÇİMEN 11L 11 13 7,75 16 6 14,50 4 6 2,50 10 8 8,00 41 33 32,75 193,142 9 58 1061 246,224 3 48 908 168,284 13 67 1040 169,988 13 96 1540

59 351 MAZLUM DOĞAN İMRET 11İ 10 10 7,50 12 6 10,50 6 3 5,25 9 13 5,75 37 32 29,00 191,285 3 59 1092 219,067 6 90 1493 173,185 4 61 983 185,713 3 65 1139

60 0 ROJİN KESEN 11K 5 3 4,25 9 1 8,75 13 10 10,50 3 3 2,25 30 17 25,75 189,905 6 60 1125 185,264 12 168 2436 187,594 6 44 831 196,382 6 50 953
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

61 144 ZAHİDE KAPLAN 11H 9 7 7,25 13 7 11,25 8 12 5,00 9 15 5,25 39 41 28,75 189,360 14 61 1132 222,086 7 84 1425 168,263 23 68 1041 182,380 13 72 1221

62 228 BEJNA CANSAĞ 11L 5 8 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 10 6 8,50 31 19 26,25 188,892 10 62 1140 152,715 17 228 3395 222,066 4 24 608 182,892 10 71 1213

63 473 KADRİ ÇELİK 11K 11 11 8,25 7 4 6,00 10 6 8,50 3 8 1,00 31 29 23,75 188,827 7 63 1141 195,713 8 142 2122 165,693 10 72 1068 211,596 3 39 717

64 0 KÜBRA KURT 11K 8 13 4,75 11 1 10,75 10 10 7,50 8 13 4,75 37 37 27,75 188,225 8 64 1151 201,460 6 131 1963 182,537 7 51 871 180,813 10 75 1262

65 478 ZAZA MEHDİ DEMİR 11D 14 11 11,25 17 8 15,00 3 3 2,25 34 22 28,50 188,125 4 65 1154 273,830 5 30 505 115,715 7 148 2142 192,829 4 55 1011

66 77 RÜMEYSA AYGÜN 11L 6 5 4,75 6 1 5,75 10 8 8,00 9 5 7,75 31 19 26,25 187,800 11 66 1158 169,695 15 199 2922 205,086 6 32 703 183,989 9 69 1180

67 217 NURPELİN ÇİÇEK 11K 8 13 4,75 10 2 9,50 9 10 6,50 10 10 7,50 37 35 28,25 187,787 9 67 1159 193,519 10 148 2176 193,028 4 38 771 174,460 14 86 1423

68 360 UĞUR TAŞDEMİR 11H 6 6 4,50 9 3 8,25 11 6 9,50 7 16 3,00 33 31 25,25 187,135 15 68 1172 183,832 22 176 2488 185,379 18 47 844 191,774 9 57 1030

69 188 11H 7 3 6,25 10 2 9,50 8 4 7,00 5 6 3,50 30 15 26,25 186,627 16 69 1188 203,989 13 121 1882 171,106 22 64 1013 188,106 11 62 1098

70 801 EVİN SERENKİLİ 11G 17 4 16,00 4 4 3,00 3 12 0,00 7 10 4,50 31 30 23,50 184,445 26 70 1232 230,749 26 73 1241 128,599 26 121 1691 211,690 23 38 716

71 1365 ZINAR YASAK 11H 4 10 1,50 5 2 4,50 15 13 11,75 8 9 5,75 32 34 23,50 184,130 17 71 1244 139,069 27 247 3753 218,555 9 25 626 185,128 12 67 1148

72 569 PELİN ALTUNER 11H 3 1 2,75 13 5 11,75 8 5 6,75 10 12 7,00 34 23 28,25 183,850 18 72 1253 193,853 16 146 2166 191,596 14 41 786 162,088 23 109 1796

73 378 FATİH ALAN 11F 13 9 10,75 20 2 19,50 0 1 -0,25 33 12 30,00 183,485 1 73 1262 298,929 1 18 252 173,457 4 88 1445

74 460 FIRAT ÖZDEMİR 11L 9 7 7,25 12 4 11,00 6 6 4,50 4 1 3,75 31 18 26,50 182,855 12 74 1275 220,498 8 87 1468 155,244 15 83 1182 179,204 11 79 1298

75 145 DİNDAR ŞAHİNN 11L 12 13 8,75 10 5 8,75 2 4 1,00 12 10 9,50 36 32 28,00 182,437 13 75 1289 216,674 9 93 1542 167,344 14 70 1052 167,438 14 98 1634

76 6 ŞEVİN KAVAK 11L 7 7 5,25 5 2 4,50 7 6 5,50 11 3 10,25 30 18 25,50 181,880 14 76 1300 165,244 16 208 3069 203,518 7 33 716 171,597 12 93 1499

77 2107 AYNUR KAP*AN 11F 12 9 9,75 18 8 16,00 2 1 1,75 32 18 27,50 181,505 2 77 1311 269,713 2 31 551 112,225 1 159 2291 179,183 2 80 1300

78 441 YUNUS İNAN 11İ 1 6 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 12 8 10,00 30 24 24,00 179,957 4 78 1347 120,344 24 266 4205 238,575 1 17 537 164,815 5 102 1711

79 469 NURŞEN DEMİR 11B 12 11 9,25 20 9 17,75 2 4 1,00 34 24 28,00 179,447 2 79 1356 277,341 1 28 468 106,990 8 174 2599 170,928 3 95 1526

80 1319 SUDE NUR KURT 11D 14 8 12,00 14 7 12,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 179,302 5 80 1362 261,594 7 35 673 105,402 12 180 2722 190,123 5 60 1055

81 669 YUSUF KAVAK 11K 9 13 5,75 10 3 9,25 9 15 5,25 9 17 4,75 37 48 25,00 178,942 10 81 1371 198,910 7 137 2035 166,832 9 71 1055 173,498 15 87 1443

82 1293 EYÜP DEMİRHAN 11K 11 7 9,25 5 3 4,25 5 2 4,50 6 7 4,25 27 19 22,25 178,865 11 82 1375 191,575 11 155 2235 158,420 15 77 1134 193,164 7 54 1004

83 104 ÖZGE BİÇEN 11D 9 11 6,25 8 3 7,25 9 4 8,00 26 18 21,50 178,157 6 83 1395 189,694 20 159 2296 155,850 1 82 1174 194,459 3 52 982

84 516 AZAD EKİNCİ 11D 13 6 11,50 18 11 15,25 0 1 -0,25 31 18 26,50 178,057 7 84 1398 277,163 4 29 470 178,692 10 82 1311

85 678 YUSUF PADİR 11K 9 17 4,75 11 12 8,00 10 13 6,75 8 15 4,25 38 57 23,75 177,957 12 85 1401 183,989 13 174 2483 174,125 8 58 967 176,048 13 83 1370

86 607 ALEYNA BARAN 11İ 9 8 7,00 15 10 12,50 4 10 1,50 9 10 6,50 37 38 27,50 177,620 5 86 1408 228,283 4 80 1296 151,775 9 90 1227 158,400 8 119 1946

87 340 BÜŞRA ÇELİK 11K 10 17 5,75 16 4 15,00 2 0 2,00 6 3 5,25 34 24 28,00 176,670 13 87 1435 235,440 2 68 1153 147,323 20 97 1294 152,851 23 136 2152

88 840 YAĞMUR KAPLAN 11C 11 14 7,50 22 6 20,50 1 1 0,75 34 21 28,75 176,472 1 88 1439 282,597 1 25 414 105,245 5 182 2726 157,125 1 124 2003

89 99 MEHDİ ORTA 11İ 8 12 5,00 20 4 19,00 1 2 0,50 7 7 5,25 36 25 29,75 174,617 6 89 1494 255,617 1 37 751 136,853 14 110 1481 138,087 13 172 2808

90 162 ŞÜKRAN İLGİN 11H 1 0 1,00 21 6 19,50 10 20 5,00 8 22 2,50 40 48 28,00 172,975 19 90 1532 230,874 4 72 1234 150,793 26 92 1243 138,755 28 168 2759
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

91 363 TUBA TULAY 11D 10 18 5,50 22 6 20,50 3 5 1,75 35 29 27,75 172,702 8 91 1544 268,637 6 32 566 112,225 9 159 2291 149,518 15 141 2282

92 850 YÜSRA ACAR 11K 11 10 8,50 10 6 8,50 5 7 3,25 5 13 1,75 31 36 22,00 172,355 14 92 1554 213,341 4 100 1646 133,813 24 113 1553 179,987 12 78 1282

93 2170 MURATÇAM 11D 15 7 13,25 11 8 9,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 29 27 22,25 172,312 9 93 1556 249,672 8 40 838 99,540 17 201 3060 187,730 6 63 1107

94 559 A SAMET NART 11H 2 10 -0,50 16 5 14,75 7 5 5,75 11 15 7,25 36 35 27,25 172,190 20 94 1562 190,227 19 157 2282 186,204 17 46 837 133,050 29 190 3057

95 270 AZİME AYNA 11H 5 2 4,50 10 4 9,00 7 10 4,50 9 13 5,75 31 29 23,75 172,137 21 95 1563 188,597 20 160 2336 167,950 24 69 1047 160,009 24 116 1880

96 470 YUNUS ONUK 11E 6 8 4,00 20 6 18,50 5 5 3,75 31 19 26,25 171,647 1 96 1583 245,461 1 49 920 126,185 1 123 1754 151,754 2 138 2206

97 613 SALİH ALTINIŞIK 11K 10 18 5,50 13 16 9,00 9 20 4,00 9 19 4,25 41 73 22,75 170,347 15 97 1620 195,577 9 143 2125 154,930 18 84 1186 163,812 18 105 1736

98 2033 HAZAL GÖRÜR 11B 6 10 3,50 22 7 20,25 4 4 3,00 32 21 26,75 169,590 3 98 1649 253,088 3 39 787 120,950 3 135 1920 143,499 9 154 2544

99 435 İHSAN YILDIZ 11L 11 15 7,25 18 10 15,50 2 14 -1,50 10 16 6,00 41 55 27,25 169,557 15 99 1654 249,087 2 43 848 127,658 18 122 1717 141,086 17 161 2666

100 991 BÜNYAMİN GEZMEK 11H 4 2 3,50 12 7 10,25 8 9 5,75 24 18 19,50 168,820 22 100 1681 122,246 30 262 4170 208,085 12 28 689 165,128 21 101 1698

101 642 İNAN KANSU 11K 7 13 3,75 9 1 8,75 8 8 6,00 5 8 3,00 29 30 21,50 168,712 16 101 1682 181,774 14 179 2558 160,949 14 76 1110 164,303 16 103 1727

102 1094 DELAL OYNAR 11F 14 10 11,50 13 17 8,75 1 3 0,25 1 2 0,50 29 32 21,00 168,477 3 102 1691 235,869 6 66 1145 104,932 9 190 2807 181,868 1 73 1241

103 197 YUNUS EMRE BARLAK 11H 8 2 7,50 9 4 8,00 5 6 3,50 3 7 1,25 25 19 20,25 167,072 23 103 1725 203,184 15 126 1908 132,381 28 116 1597 174,596 16 84 1414

104 1054 HASRET AKURT 11F 11 11 8,25 15 9 12,75 2 3 1,25 28 23 22,25 166,300 4 104 1755 238,596 4 61 1073 108,735 3 166 2483 165,536 5 99 1687

105 2140 ALİ ACET 11B 11 12 8,00 17 13 13,75 1 0 1,00 29 25 22,75 166,105 4 105 1763 243,204 6 54 974 106,990 8 174 2599 162,203 5 108 1789

106 125 YASİN EĞİ 11H 9 10 6,50 4 1 3,75 9 14 5,50 7 19 2,25 29 44 18,00 166,027 24 106 1766 169,204 24 201 2944 152,694 25 87 1215 180,322 15 76 1272

107 1876 ŞEYMANUR ARAS 11D 12 15 8,25 17 11 14,25 1 2 0,50 30 28 23,00 165,842 10 107 1774 248,125 10 46 871 103,500 15 195 2889 160,772 12 113 1852

108 274 BÜŞRA EFETÜRK 11C 11 16 7,00 18 12 15,00 7 23 1,25 36 51 23,25 165,582 2 108 1783 244,165 2 53 951 108,735 2 166 2483 156,811 2 125 2007

109 1103 BARAN  LAÇİN 11B 10 16 6,00 17 9 14,75 4 7 2,25 31 32 23,00 165,517 5 109 1786 235,597 7 67 1148 115,715 5 148 2142 156,184 7 126 2025

110 764 MUSA TUNÇ 11İ 9 21 3,75 12 9 9,75 6 4 5,00 6 13 2,75 33 47 21,25 165,470 7 110 1788 188,127 10 161 2349 152,381 7 88 1218 157,950 9 122 1964

111 391 İSMAİL TOĞRAP 11K 9 7 7,25 0 1 -0,25 7 6 5,50 6 9 3,75 22 23 16,25 164,780 17 111 1822 149,027 25 235 3512 162,224 13 75 1099 185,557 9 66 1143

112 0 RÜMEYSA YALÇIN 11İ 11 8 9,00 12 11 9,25 1 5 -0,25 6 9 3,75 30 33 21,75 164,600 8 112 1835 221,595 5 85 1436 122,089 22 131 1886 161,242 6 111 1822

113 420 ELİF ERKEMEN 11F 12 8 10,00 12 11 9,25 1 1 0,75 25 20 20,00 164,272 5 113 1848 228,575 7 79 1292 105,245 6 182 2726 174,575 3 85 1417

114 1390 MUHAMMED EMİN ERDAL 11L 6 5 4,75 12 3 11,25 5 6 3,50 6 16 2,00 29 30 21,50 163,897 16 114 1859 204,636 11 117 1869 137,146 17 108 1474 155,401 15 130 2059

115 1148 İLAYDA ÇAĞLAYAN 11H 3 10 0,50 4 5 2,75 13 9 10,75 7 18 2,50 27 42 16,50 163,772 25 115 1862 120,971 31 265 4191 190,928 15 42 793 171,795 18 92 1495

116 599 ROHAT ÖZKAN ARAZ 11B 11 12 8,00 17 9 14,75 28 21 22,75 163,475 6 116 1875 249,557 4 41 840 155,850 8 127 2035

117 1320 MUHAMMED TURAN 11D 8 4 7,00 5 4 4,00 8 10 5,50 21 18 16,50 163,125 11 117 1894 174,282 23 192 2786 138,400 3 107 1459 183,812 9 70 1186

118 1249 ŞEYAN KEÇİ 11K 5 14 1,50 10 1 9,75 10 10 7,50 4 13 0,75 29 38 19,50 162,722 18 118 1911 172,422 17 196 2842 157,125 17 80 1157 158,128 20 120 1953

119 389 DENİZ ÇAĞLAYAN 11D 10 16 6,00 17 13 13,75 3 4 2,00 30 33 21,75 162,335 12 119 1931 229,244 12 75 1277 113,970 8 154 2212 154,596 14 135 2085

120 1173 YUSUF TOPRAK 11E 9 19 4,25 19 7 17,25 5 12 2,00 33 38 23,50 162,037 2 120 1940 239,264 4 60 1060 113,970 8 154 2212 142,381 5 156 2588
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

121 1048 AHMETCANULUÇ 11H 14 7 12,25 6 5 4,75 10 16 6,00 30 28 23,00 161,532 26 121 1957 177,834 23 183 2673 171,283 21 63 1012 130,187 30 202 3188

122 1965 YAĞMUR ÖZBİLİCİ  O 11B 12 7 10,25 11 10 8,50 1 3 0,25 24 20 19,00 161,485 7 122 1962 225,556 9 82 1357 173,143 2 89 1455

123 640 BARAN DEMİR 11K 9 21 3,75 5 1 4,75 7 4 6,00 5 7 3,25 26 33 17,75 161,245 19 123 1979 156,362 22 224 3303 162,537 12 74 1098 164,303 16 103 1727

124 237 DERYA ASİ 11H 8 8 6,00 4 4 3,00 8 7 6,25 5 19 0,25 25 38 15,50 160,995 27 124 1988 160,949 25 216 3183 145,223 27 99 1332 181,596 14 74 1247

125 1168 MUSTAFA YILMAZ 11H 3 6 1,50 7 10 4,50 10 10 7,50 9 19 4,25 29 45 17,75 160,692 28 125 2000 139,069 27 247 3753 179,360 20 55 908 158,128 26 120 1953

126 1154 YAKUP SEZGİN 11İ 8 4 7,00 1 2 0,50 6 5 4,75 5 7 3,25 20 18 15,50 160,530 9 126 2013 152,047 17 229 3423 153,812 6 86 1202 179,047 4 81 1301

127 1228 BUŞRA TEKİN 11A 12 16 8,00 14 15 10,25 5 15 1,25 31 46 19,50 160,197 1 127 2025 220,968 2 86 1453 108,735 4 166 2483 163,791 1 106 1737

128 2136 RECEP TATSIZ 11E 9 11 6,25 14 10 11,50 4 7 2,25 27 28 20,00 160,005 3 128 2029 216,695 6 92 1539 115,715 6 148 2142 157,929 1 123 1966

129 691 İSMAİL AKKOYUN 11K 9 11 6,25 7 17 2,75 8 9 5,75 5 19 0,25 29 56 15,00 159,217 20 129 2057 161,106 19 215 3178 141,733 22 103 1397 180,165 11 77 1279

130 1193 ROJDA AKBAŞ 11K 6 13 2,75 9 1 8,75 7 7 5,25 4 7 2,25 26 28 19,00 159,177 21 130 2060 174,794 16 190 2776 150,949 19 91 1242 152,558 24 137 2163

131 199 SULTAN BAKIR 11D 9 12 6,00 12 10 9,50 4 4 3,00 25 26 18,50 158,400 13 131 2087 202,244 17 128 1934 120,950 6 135 1920 160,949 11 112 1842

132 870 MUSTAFA AYAS 11F 6 8 4,00 21 9 18,75 1 1 0,75 28 18 23,50 158,202 6 132 2098 247,049 3 47 891 105,245 6 182 2726 132,695 12 193 3067

133 152 HAMZA BİÇİM 11B 11 16 7,00 19 10 16,50 0 4 -1,00 30 30 22,50 158,150 8 133 2102 253,695 2 38 780 142,517 10 155 2584

134 1462 CEREN TAŞ 11D 8 11 5,25 18 1 17,75 26 12 23,00 157,957 14 134 2108 249,421 9 42 841 136,655 21 176 2868

135 1121 RUKİYE CENGİZ 11E 9 10 6,50 16 4 15,00 25 14 21,50 157,665 4 135 2119 240,675 3 58 1033 145,380 4 150 2450

136 1342 GİZEM ÇELİK 11B 13 16 9,00 12 16 8,00 1 1 0,75 26 33 17,75 157,537 9 136 2125 213,654 10 98 1631 105,245 11 182 2726 167,595 4 97 1627

137 731 TALHA ALTUN 11H 9 3 8,25 10 11 7,25 6 19 1,25 6 21 0,75 31 54 17,50 157,027 29 137 2146 203,654 14 124 1897 113,500 32 157 2253 165,536 20 99 1687

138 1011 MUHAMMED TEKİN 11B 3 5 1,75 17 13 13,75 5 2 4,50 25 20 20,00 156,067 10 138 2185 199,579 14 136 2012 131,420 2 119 1617 140,814 11 163 2674

139 572 UMUT ÇELİK 11D 7 5 5,75 18 9 15,75 25 14 21,50 156,022 15 139 2187 240,205 11 59 1041 140,145 18 165 2702

140 1050 OZAN DAL 11G 14 3 13,25 14 3 13,25 155,782 27 140 2193 192,495 27 150 2204 192,495 27 56 1017

141 600 YI  Z  B 11G 15 10 12,50 0 9 -2,25 9 14 5,50 24 33 15,75 155,637 28 141 2199 187,260 28 162 2376 119,247 27 138 1980 172,966 28 91 1464

142 513 RIDVAN TEKİNBAŞ 11K 13 17 8,75 11 17 6,75 0 4 -1,00 5 4 4,00 29 42 18,50 155,622 22 142 2201 203,968 5 122 1887 118,442 27 141 2016 154,732 21 133 2082

143 1408 ŞEYMA DÖĞER 11 8 8 6,00 21 8 19,00 0 7 -1,75 29 23 23,25 155,502 1 143 2207 262,597 1 34 654 130,772 3 200 3171

144 593 FESİH BAĞIŞ 11B 5 19 0,25 22 8 20,00 4 4 3,00 31 31 23,25 155,402 11 144 2214 228,815 8 77 1284 120,950 3 135 1920 120,814 18 226 3672

145 882 PELDA ATALAY 11F 8 7 6,25 14 4 13,00 1 2 0,50 23 13 19,75 154,897 7 145 2236 226,224 8 81 1337 103,500 10 195 2889 146,812 7 148 2409

146 355 ŞİNDAR 11E 9 21 3,75 16 10 13,50 4 6 2,50 29 37 19,75 154,682 5 146 2245 211,951 10 104 1687 117,460 4 142 2049 142,068 6 158 2596

147 2074 ELİFNUR    KARAKAYA 11C 10 19 5,25 15 14 11,50 4 8 2,00 29 41 18,75 154,632 3 147 2247 209,715 4 108 1733 113,970 1 154 2212 149,361 3 142 2286

148 2067 BERAT YILDIRIM 11B 10 16 6,00 19 11 16,25 2 11 -0,75 31 38 21,50 154,597 12 148 2250 245,126 5 50 930 137,125 12 174 2850

149 709 ELİF EREN 11F 6 2 5,50 17 6 15,50 23 8 21,00 154,465 8 149 2257 236,872 5 64 1116 138,400 8 169 2772

150 558 FARUK KATAN 11D 13 9 10,75 5 16 1,00 2 2 1,50 20 27 13,25 154,252 16 150 2267 181,398 21 180 2565 110,480 10 163 2383 184,575 8 68 1161
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

151 1219 HAZAL AYDIN 11İ 7 6 5,50 13 7 11,25 1 7 -0,75 8 13 4,75 29 33 20,75 154,030 10 151 2274 209,871 7 107 1730 124,952 20 125 1795 133,635 16 184 3015

152 2051 ECE YILMAZ 11A 8 19 3,25 17 9 14,75 3 3 2,25 28 31 20,25 153,940 2 152 2280 216,402 3 94 1551 115,715 3 148 2142 136,989 5 175 2853

153 411 NİSANUR ASLAN 11L 1 3 0,25 5 2 4,50 11 15 7,25 7 13 3,75 24 33 15,75 153,042 17 153 2314 130,344 19 254 3982 174,439 10 57 965 147,814 16 145 2350

154 1008 ZOZAN TOPRAK 11E 11 17 6,75 17 8 15,00 1 9 -1,25 29 34 20,50 152,905 6 154 2319 242,420 2 56 987 139,184 9 166 2749

155 501 HALİL İBRAHİM GÖREGE 11E 9 10 6,50 16 7 14,25 0 3 -0,75 25 20 20,00 152,662 7 155 2328 235,910 5 65 1141 140,615 8 164 2681

156 834 İSAŞİMŞEK 11İ 5 10 2,50 1 1 0,75 8 5 6,75 6 9 3,75 20 25 13,75 152,615 11 156 2330 122,225 23 263 4172 170,949 5 65 1016 160,343 7 115 1872

157 767 ABDULHALIK AKYILDIZ 11İ 8 12 5,00 10 4 9,00 1 4 0,00 7 7 5,25 26 27 19,25 152,092 12 157 2359 192,087 9 153 2218 133,363 17 114 1562 134,910 15 179 2941

158 449 BÜŞRA IŞIK 11K 7 16 3,00 5 2 4,50 8 7 6,25 3 10 0,50 23 35 14,25 152,007 23 158 2363 149,539 24 233 3487 146,812 21 98 1306 160,656 19 114 1856

159 1298 KEREM KARAY 11E 10 20 5,00 13 3 12,25 3 8 1,00 26 31 18,25 150,445 8 159 2431 212,734 8 101 1664 106,990 11 174 2599 141,263 7 160 2658

160 37 AHMET KARABULUT 11L 6 14 2,50 13 9 10,75 4 12 1,00 9 14 5,50 32 49 19,75 150,365 18 160 2435 185,755 14 166 2420 141,932 16 102 1384 123,813 18 218 3526

161 690 BARAN KAYAR 11H 5 4 4,00 13 12 10,00 4 7 2,25 4 12 1,00 26 35 17,25 149,952 30 161 2452 191,460 18 156 2237 122,068 30 132 1888 142,224 27 157 2590

162 0 SİPAN AYDIN 11A 12 16 8,00 12 18 7,50 5 20 0,00 6 24 0,00 35 78 15,50 148,830 3 162 2506 203,498 7 125 1902 155,850 2 127 2035

163 596 MAHMUT ERGİN 11İ 7 7 5,25 4 2 3,50 4 11 1,25 9 14 5,50 24 34 15,50 148,460 13 163 2521 158,891 16 219 3251 143,677 10 100 1345 144,596 11 153 2489

164 685 KÜBRA EKİN 11A 10 18 5,50 16 5 14,75 0 4 -1,00 26 27 19,25 148,300 4 164 2529 232,107 1 71 1211 132,047 9 195 3092

165 177 ECRİN ŞENER 11 5 4 4,00 1 0 1,00 7 7 5,25 5 12 2,00 18 23 12,25 148,172 2 165 2533 134,283 4 251 3875 149,361 1 94 1262 161,283 1 110 1818

166 454 YUSUF GÖRKEN 11K 4 12 1,00 3 3 2,25 9 6 7,50 4 9 1,75 20 30 12,50 147,917 24 166 2542 121,284 28 264 4188 163,478 11 73 1090 154,638 22 134 2083

167 844 MEHMET SALİH AKIN 11E 7 23 1,25 19 11 16,25 8 22 2,50 1 7 -0,75 35 63 19,25 147,875 9 167 2543 211,971 9 103 1685 112,695 9 158 2281 124,618 16 216 3474

168 106 SEMA ARĞUNAĞA 11D 8 12 5,00 15 7 13,25 23 19 18,25 147,815 17 168 2546 219,087 13 89 1491 134,910 22 179 2941

169 626 FURKAN YAKUT 11E 7 12 4,00 14 4 13,00 2 4 1,00 23 20 18,00 147,750 10 169 2552 210,519 11 106 1717 106,990 11 174 2599 134,283 10 183 2995

170 591 ZİLAN GİDİŞ 11İ 7 6 5,50 6 1 5,75 1 2 0,50 6 7 4,25 20 16 16,00 147,507 14 170 2566 174,930 13 189 2773 130,500 19 120 1640 141,577 12 159 2647

171 315 KÜBRA SABAZ 11D 9 12 6,00 12 11 9,25 1 1 0,75 22 24 16,00 147,432 18 171 2570 200,655 18 133 1983 105,245 14 182 2726 146,655 16 149 2414

172 290 NURDANE SAMUK 11İ 5 19 0,25 9 10 6,50 5 12 2,00 13 13 9,75 32 54 18,50 147,370 15 172 2573 143,050 19 241 3656 175,912 3 56 945 114,461 24 246 3965

173 1292 MEHMET YILDIRIM 11E 5 13 1,75 14 7 12,25 5 7 3,25 24 27 17,25 147,225 11 173 2578 190,049 16 158 2284 122,695 2 128 1857 132,872 11 192 3062

174 549 HAVİN ŞAHİN 11E 10 9 7,75 12 16 8,00 2 10 -0,50 24 35 15,25 146,462 12 174 2615 204,929 13 116 1859 150,929 3 139 2233

175 1271 HURİYE OKÇU 11B 11 14 7,50 9 16 5,00 1 0 1,00 21 30 13,50 146,325 13 175 2624 184,125 17 172 2476 106,990 8 174 2599 158,713 6 118 1940

176 1115 ZEYNEP ÖZTÜRK 11C 8 14 4,50 14 6 12,50 1 1 0,75 23 21 17,75 146,032 4 176 2634 210,833 3 105 1710 104,775 6 191 2811 131,420 6 196 3113

177 1077 YUSUF GÜLMEZ 11B 7 23 1,25 18 12 15,00 3 3 2,25 28 38 18,50 146,025 14 177 2635 204,030 12 120 1881 115,715 5 148 2142 123,029 16 219 3544

178 660 RABİA CANİ R 11A 10 12 7,00 11 12 8,00 4 16 0,00 25 40 15,00 145,630 5 178 2651 199,694 9 135 2011 148,870 3 143 2300

179 644 MEHMET CAN TEKİNBAŞ 11İ 6 14 2,50 9 5 7,75 5 10 2,50 7 17 2,75 27 46 15,50 144,542 16 179 2704 166,696 14 206 3024 134,931 16 112 1522 133,343 17 186 3025

180 738 MUSA ARSLAN 11İ 9 13 5,75 1 3 0,25 4 10 1,50 10 20 5,00 24 46 12,50 143,937 17 180 2732 141,733 20 243 3687 142,245 11 101 1382 149,675 10 140 2281
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

181 901 ZERDA ÇELİK 11K 9 13 5,75 5 14 1,50 4 13 0,75 9 15 5,25 27 55 13,25 143,587 25 181 2750 149,675 23 232 3486 138,598 23 105 1451 144,910 25 151 2480

182 771 SEMANUR TAYMUR 11F 6 3 5,25 11 4 10,00 1 3 0,25 18 10 15,50 143,465 9 182 2756 200,185 9 134 1996 138,243 9 171 2804

183 11040 KASIM CINAR 11C 9 18 4,50 15 15 11,25 6 23 0,25 30 56 16,00 142,832 5 183 2796 202,891 5 127 1918 133,008 5 191 3059

184 405 YILDIZ YARGUN 11İ 5 9 2,75 12 6 10,50 2 7 0,25 5 6 3,50 24 28 17,00 142,525 18 184 2815 185,912 11 165 2414 123,991 21 126 1821 120,793 21 227 3673

185 475 NERGİZ ALTUN 11D 9 14 5,50 13 14 9,50 22 28 15,00 142,345 19 185 2821 198,754 19 138 2039 138,400 19 169 2772

186 1164 ZEYNEP SONGUR 11B 7 10 4,50 14 10 11,50 21 20 16,00 142,175 15 186 2830 204,480 11 118 1870 131,420 15 196 3113

187 1170 EMİR TOY 11D 6 8 4,00 16 14 12,50 22 22 16,50 142,090 20 187 2836 207,343 15 113 1796 127,930 24 207 3283

188 779 ABDULLAH TOĞRAP 11İ 10 17 5,75 17 12 14,00 1 12 -2,00 5 22 -0,50 33 63 17,25 141,962 19 188 2840 229,087 3 76 1280 127,439 19 210 3323

189 1207 YETER TURAN 11A 12 15 8,25 11 16 7,00 0 6 -1,50 23 37 13,75 141,897 6 189 2845 202,066 8 130 1948 148,066 4 144 2344

190 775 MEHMET COŞKUN 11F 6 18 1,50 15 12 12,00 6 9 3,75 1 14 -2,50 28 53 14,75 141,867 10 190 2847 186,716 11 163 2389 110,303 2 165 2418 134,304 10 182 2994

191 2105 CANSU TAŞ 11E 8 19 3,25 15 10 12,50 2 6 0,50 25 35 16,25 141,257 13 191 2881 202,108 14 129 1941 103,500 15 195 2889 125,872 15 214 3418

192 497 ESRA KARADAĞ 11A 7 13 3,75 16 9 13,75 1 6 -0,50 24 28 17,00 141,237 7 192 2883 213,539 4 99 1633 123,009 13 220 3545

193 309 DİYAR ÇİFTÇİ 11E 2 1 1,75 12 4 11,00 3 2 2,50 17 7 15,25 141,212 14 193 2885 182,108 18 177 2549 117,460 4 142 2049 128,108 13 206 3275

194 1289 SİNEM 11E 8 20 3,00 17 8 15,00 1 6 -0,50 26 34 17,50 140,605 15 194 2918 216,245 7 95 1556 117,774 19 233 3800

195 507 YUSUF USTA 11E 6 14 2,50 14 6 12,50 4 10 1,50 0 4 -1,00 24 34 15,50 140,300 16 195 2941 196,873 15 140 2099 104,127 14 194 2868 126,990 14 212 3335

196 277 BİL L SÖNMEZSOY 11C 9 18 4,50 14 14 10,50 23 32 15,00 140,155 6 196 2949 198,127 6 139 2061 131,420 6 196 3113

197 493 FURKAN ACAR 11D 10 11 7,25 13 15 9,25 0 8 -2,00 23 34 14,50 139,907 21 197 2964 209,380 14 109 1741 137,909 20 173 2822

198 430 İSKENDE  AKDAŞ 11B 3 8 1,00 17 9 14,75 2 3 1,25 22 20 17,00 139,817 16 198 2970 200,697 13 132 1980 108,735 7 166 2483 114,931 20 244 3948

199 707 CAN DEMİRHAN 11D 5 7 3,25 15 9 12,75 20 16 16,00 139,437 22 199 2988 203,696 16 123 1892 122,695 26 221 3558

200 756 VEYSİ KIRAR 11İ 10 15 6,25 6 3 5,25 2 13 -1,25 5 7 3,25 23 38 13,50 139,067 20 200 3006 176,988 12 185 2704 111,932 24 162 2324 135,694 14 178 2916

201 676 ÖMER AYMAN 11D 12 18 7,50 8 22 2,50 2 6 0,50 22 46 10,50 138,950 23 201 3009 168,243 24 203 2972 103,500 15 195 2889 155,537 13 129 2053

202 1310 EBU EKİR AVCI 11E 2 1 1,75 10 3 9,25 3 1 2,75 15 5 13,75 138,840 17 202 3017 170,990 20 198 2888 119,205 3 139 1982 129,696 12 203 3198

203 369 ÜMİT TEYFUR 11 10 15 6,25 2 7 0,25 2 1 1,75 4 10 1,50 18 33 9,75 138,630 3 203 3023 145,223 3 238 3605 121,755 2 134 1897 154,753 2 132 2078

204 436 İREM ORAN 11F 10 11 7,25 4 8 2,00 1 1 0,75 15 20 10,00 138,050 11 204 3055 163,321 16 211 3119 105,245 6 182 2726 155,380 6 131 2061

205 348 DUYGU EFETÜRK 11F 9 15 5,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 19 22 13,50 137,452 12 205 3088 192,244 10 152 2216 133,479 11 185 3019

206 2110 SUPHAN KAPLAN 11A 8 21 2,75 17 13 13,75 0 2 -0,50 25 36 16,00 137,027 8 206 3115 206,559 6 115 1817 116,029 17 243 3889

207 2023 ABDULLAH TURAN 11C 11 17 6,75 9 19 4,25 20 36 11,00 137,002 7 207 3118 174,125 8 193 2790 147,125 4 146 2375

208 1022 NAİME ÇELİK 11İ 9 17 4,75 7 9 4,75 1 7 -0,75 6 7 4,25 23 40 13,00 136,517 21 208 3135 163,342 15 210 3118 121,775 23 133 1896 128,400 18 205 3267

209 701 VESİLE ALTUN 11E 7 17 2,75 16 8 14,00 1 7 -0,75 24 32 16,00 136,370 18 209 3143 208,147 12 112 1779 114,440 22 247 3966

210 1341 ZEHRA İNANÇ 11A 8 13 4,75 11 12 8,00 4 16 0,00 23 41 12,75 136,157 9 210 3151 183,989 14 174 2483 133,165 7 188 3036
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

211 362 MİRZA ARSLAN 11D 7 14 3,50 12 15 8,25 1 0 1,00 20 29 12,75 136,050 24 211 3158 176,852 22 186 2707 106,990 11 174 2599 130,793 23 199 3165

212 1100 HASAN İMERT 11İ 7 15 3,25 4 2 3,50 4 14 0,50 9 15 5,25 24 46 12,50 135,940 22 212 3167 144,931 18 239 3612 136,853 14 110 1481 125,872 20 214 3418

213 703 BÜNYAMİN AKSU 11A 7 13 3,75 16 13 12,75 0 6 -1,50 23 32 15,00 134,567 10 213 3248 207,186 5 114 1801 116,656 16 240 3872

214 0 ESRA AKYILDIZ 11A 8 18 3,50 10 20 5,00 7 23 1,25 7 23 1,25 32 84 11,00 133,710 11 214 3288 156,205 18 225 3307 116,676 2 146 2096 132,381 8 194 3078

215 582 AYSEL ÇELİK 11B 10 20 5,00 11 19 6,25 21 39 11,25 133,675 17 215 3289 174,616 19 191 2779 134,910 13 179 2941

216 388 HİVDA KAPLAN 11K 5 15 1,25 6 1 5,75 6 5 4,75 2 17 -2,25 19 38 9,50 133,452 26 216 3300 145,265 26 237 3603 118,871 26 140 2007 138,912 26 167 2752

217 467 ROJİN IŞIK 11A 9 13 5,75 12 14 8,50 0 7 -1,75 21 34 12,50 133,240 12 217 3309 194,146 10 145 2162 129,027 10 204 3247

218 0 MERYEM BİNİCİ 11E 7 16 3,00 12 8 10,00 19 24 13,00 132,830 19 218 3330 184,480 17 170 2459 120,950 18 225 3644

219 706 NİSANUR AZBOY 11A 8 15 4,25 11 11 8,25 2 10 -0,50 21 36 12,00 132,232 13 219 3364 182,087 15 178 2550 126,499 12 213 3355

220 905 ZELAL DEMİR 11F 6 16 2,00 11 9 8,75 2 3 1,25 19 28 12,00 131,907 13 220 3381 169,559 15 200 2930 108,735 3 166 2483 121,911 13 223 3610

221 2157 ESRA ŞİMŞEK 11B 4 5 2,75 15 13 11,75 0 3 -0,75 19 21 13,75 131,825 18 221 3386 193,853 15 146 2166 114,440 21 247 3966

222 598 MESUT ATMALAR 11C 8 19 3,25 15 15 11,25 3 16 -1,00 26 50 13,50 131,757 8 222 3393 194,166 7 144 2158 116,342 10 242 3880

223 555 ÖMER AKTAN 11K 3 5 1,75 10 5 8,75 3 11 0,25 7 19 2,25 23 40 13,00 131,717 27 223 3395 167,814 18 204 2987 116,049 28 147 2122 113,813 29 250 4016

224 7 BU  T  A A UŞ 9 15 5,25 5 2 4,50 14 17 9,75 131,192 1 224 3420 165,244 1 208 3069 136,655 2 176 2868

225 412 ALEYNA TANRIKULU 11E 5 9 2,75 10 10 7,50 3 9 0,75 18 28 11,00 130,215 20 225 3468 166,853 22 205 3017 105,245 13 182 2726 123,970 17 217 3521

226 891 NURSENA ÖNDER A 8 17 3,75 5 22 -0,50 7 15 3,25 20 54 6,50 129,890 1 226 3482 123,009 1 261 4151 122,695 1 128 1857 146,832 1 147 2406

227 218 AYTEN KARABULUT 11İ 5 11 2,25 3 4 2,00 2 5 0,75 7 8 5,00 17 28 10,00 129,250 23 227 3513 128,421 22 255 4021 137,010 13 109 1478 120,480 22 228 3682

228 7221 HIZIR ÇAKIRBEYLİ 11 7 16 3,00 8 14 4,50 7 22 1,50 22 52 9,00 128,695 4 228 3541 149,539 2 233 3487 110,480 3 163 2383 130,480 4 201 3177

229 2130 ENES GÜNÜL 11A 8 19 3,25 12 14 8,50 1 6 -0,50 21 39 11,25 128,527 14 229 3550 176,696 16 187 2717 119,519 14 229 3713

230 477 EVİN ERKEMEN 11B 5 17 0,75 15 10 12,50 20 27 13,25 128,407 19 230 3556 184,658 16 169 2454 105,245 23 257 4332

231 1253 GÜLİSTAN AKBAŞ 11A 6 17 1,75 15 14 11,50 0 2 -0,50 21 33 12,75 128,272 15 231 3558 185,285 12 167 2434 109,049 18 253 4182

232 878 YAKUP YAMAN 11B 6 13 2,75 12 15 8,25 18 28 11,00 128,242 20 232 3560 171,617 20 197 2862 119,205 19 230 3731

233 1210 SİMANUR KESKİN 11B 7 13 3,75 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 29 10,75 127,955 21 233 3571 175,421 18 188 2754 121,420 17 224 3621

234 0 HELİN ÇELİK 11K 8 22 2,50 8 16 4,00 3 12 0,00 5 5 3,75 24 55 10,25 127,792 28 234 3578 142,872 27 242 3660 123,834 25 127 1826 117,460 28 234 3817

235 491 KADER BAŞARAN 11F 5 14 1,50 11 13 7,75 2 3 1,25 18 30 10,50 127,782 14 235 3579 159,716 18 218 3213 108,735 3 166 2483 118,421 14 232 3769

236 1131 MEHMET KURT 11A 9 18 4,50 13 14 9,50 4 25 -2,25 26 57 11,75 127,672 16 236 3585 191,774 11 154 2229 117,126 15 237 3858

237 333 BÜŞRA YILDIRIM 11İ 4 9 1,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 8 11 5,25 18 28 11,00 127,652 24 237 3586 139,225 21 246 3749 131,618 18 118 1614 110,637 26 252 4119

238 1274 S E V D A K A Y A 11D 9 21 3,75 10 20 5,00 6 23 0,25 25 64 9,00 127,050 25 238 3606 157,950 25 220 3266 127,773 25 208 3305

239 1334 MUHARREM ÇETİN 11E 6 14 2,50 9 4 8,00 15 18 10,50 126,685 21 239 3621 168,284 21 202 2967 117,460 20 234 3817

240 877 YUSUF DEMİR 11K 6 11 3,25 6 2 5,50 1 1 0,75 13 14 9,50 126,630 29 240 3625 157,637 20 221 3274 104,775 29 191 2811 122,695 27 221 3558
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

241 0 HATUN AYDIN 11E 8 22 2,50 12 17 7,75 20 39 10,25 126,180 22 241 3643 166,696 23 206 3024 117,460 20 234 3817

242 583 MEHMET ALİ ÇOBAN 11E 1 8 -1,00 13 13 9,75 3 3 2,25 17 24 11,00 125,947 23 242 3649 154,972 25 227 3340 115,715 6 148 2142 107,324 23 255 4268

243 1260 KADER ÖZKAYA 11C 7 20 2,00 12 18 7,50 1 1 0,75 20 39 10,25 125,407 9 243 3671 161,618 9 214 3160 104,775 6 191 2811 113,970 12 249 3986

244 0 MAŞALLAH KANAT 10 12 7,00 4 9 1,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 14 29 6,75 125,355 2 244 3676 159,988 2 217 3210 140,929 1 162 2669

245 1140 ELİF TANSIK 11F 7 13 3,75 9 4 8,00 0 6 -1,50 16 23 10,25 124,972 15 245 3692 177,009 13 184 2700 116,656 16 240 3872

246 592 ADEM ÇELİK 11A 5 14 1,50 13 12 10,00 2 10 -0,50 20 36 11,00 124,190 17 246 3736 174,010 17 194 2791 107,304 19 256 4269

247 1178 SEMANUR DİREKÇİ 11D 7 6 5,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 10 22 4,50 123,657 26 247 3759 127,282 26 256 4046 105,402 12 180 2722 144,753 17 152 2486

248 0 ŞAKİR YAMAN 11E 2 17 -2,25 15 11 12,25 4 9 1,75 21 37 11,75 123,410 24 248 3769 162,129 24 213 3150 112,225 10 159 2291 95,423 24 275 4761

249 3307 İLYAS ÇAKIRBEYLİ 11F 7 23 1,25 12 18 7,50 7 23 1,25 5 25 -1,25 31 89 8,75 123,162 16 249 3780 156,383 19 223 3302 100,794 11 200 3044 116,676 15 239 3868

250 746 ZEHRA   SATIÇ 11H 2 6 0,50 6 7 4,25 1 4 0,00 6 4 5,00 15 21 9,75 122,940 31 250 3789 130,500 29 253 3978 131,775 29 117 1609 103,500 31 259 4391

251 902 MERVE UYUR 11A 8 17 3,75 8 21 2,75 3 11 0,25 19 49 6,75 122,505 18 251 3810 143,656 19 240 3638 127,773 11 208 3305

252 2053 BOTİ NAS 11A 8 22 2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 22 68 5,00 122,150 19 252 3823 117,460 24 270 4258 117,460 1 142 2049 133,343 6 186 3025

253 2095 FERHAT ASLAN 11A 6 15 2,25 13 9 10,75 0 8 -2,00 19 32 11,00 121,887 20 253 3833 184,010 13 173 2480 103,009 21 260 4423

254 15 ÖMER FARUK ŞAPTALI 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 119,997 22 254 3932 133,165 23 252 3911 133,165 14 188 3036

255 733 HİRA NUR KARAER 11C 8 21 2,75 7 23 1,25 7 23 1,25 22 67 5,25 119,915 10 255 3938 127,146 12 257 4047 108,735 2 166 2483 127,146 8 211 3329

256 2058 YUSUF İNANÇLI 11B 2 3 1,25 8 6 6,50 10 9 7,75 118,392 23 256 4005 150,030 21 231 3471 108,735 22 254 4195

257 945 NİSA KAYA 11C 7 18 2,50 6 12 3,00 3 11 0,25 16 41 5,75 117,747 11 257 4031 136,519 11 249 3815 119,048 9 231 3754

258 672 YUSUF ÇELİK 11İ 0 6 -1,50 2 5 0,75 2 1 1,75 7 11 4,25 11 23 5,25 113,750 25 258 4179 94,305 28 278 4659 139,225 12 104 1438 100,658 27 267 4514

259 1318 11C 5 16 1,00 6 18 1,50 7 23 1,25 18 57 3,75 113,052 12 259 4201 116,520 15 272 4287 108,735 2 166 2483 114,931 11 244 3948

260 1214 ÇİÇEK KORKMAZ 11İ 5 13 1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 3 12 0,00 12 35 3,25 112,370 26 260 4225 116,990 26 271 4278 105,245 25 182 2726 116,990 23 238 3860

261 2020 ALİFIRAT KAPLAN 11A 7 23 1,25 8 21 2,75 0 3 -0,75 15 47 3,25 107,330 21 261 4354 126,206 22 258 4064 103,970 20 258 4375

262 460 BARIŞ ALTUNDERE 11İ 6 18 1,50 4 10 1,50 0 8 -2,00 3 7 1,25 13 43 2,25 103,107 27 262 4464 120,010 25 267 4213 93,991 26 202 3141 97,774 28 272 4710

263 696 SABRİ YILDIRIM 11İ 6 17 1,75 2 16 -2,00 0 2 -0,50 8 35 -0,75 102,102 28 263 4486 99,519 27 277 4614 112,225 25 251 4061

264 1159 BARAN EFETÜRK 11D 7 23 1,25 3 12 0,00 3 17 -1,25 13 52 0,00 99,450 27 264 4534 108,735 27 275 4437 100,794 27 266 4508

265 1598 MERYEM ÇİFTÇİ 11A 7 23 1,25 8 21 2,75 2 27 -4,75 17 71 -0,75 88,730 22 265 4620 126,206 22 258 4064 78,558 27 284 5109

266 795 KAZIM KILIÇ 11C 2 28 -5,00 8 22 2,50 3 10 0,50 13 60 -2,00 86,325 13 266 4624 80,993 17 280 4719 103,500 8 195 2889 68,287 17 285 5179

267 303 ĞEMGİN KURT 11L 23 7 21,25 23 7 21,25 235,011 5 69 1162 100,010 19 268 4530

268 725 KADİR TAŞKIRAN 11F 2 7 0,25 15 7 13,25 17 14 13,50 185,932 12 164 2413 101,755 17 261 4452

269 2124 GONCA GÜL OLGUN 11E 2 12 -1,00 15 5 13,75 1 8 -1,00 18 25 11,75 180,384 19 182 2587 86,677 25 278 4981

270 2121 YAKUPKIZILKAN 11F 1 9 -1,25 15 8 13,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 173,874 14 195 2798 86,520 18 279 4986
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

KATILIMLAR

271 646 İSMAİL ABE 11F 0 8 -2,00 14 8 12,00 1 5 -0,25 15 21 9,75 162,286 17 212 3147 84,462 19 280 5023

272 616 MUSA ÖZT*  KİNG 11C 6 23 0,25 11 19 6,25 6 24 0,00 0 1 -0,25 23 67 6,25 141,461 10 244 3689 101,755 13 261 4452

273 4000 REMZİ BAZNABAZ 11A 6 24 0,00 11 19 6,25 3 12 0,00 20 55 6,25 139,716 20 245 3740 100,010 22 268 4530

274 456 ŞEFİKA HESSO 11H 1 3 0,25 4 6 2,50 4 19 -0,75 7 14 3,50 16 42 5,50 117,638 32 268 4252 117,011 31 145 2084 96,990 32 273 4725

275 2176 BERAT AFŞİN 11A 4 24 -2,00 10 9 7,75 0 1 -0,25 14 34 5,50 135,286 21 250 3847 84,462 26 280 5023

276 455 ZEYNEP İDE 11C 6 24 0,00 9 21 3,75 5 19 0,25 20 64 4,00 123,834 13 260 4128 101,598 16 265 4481

277 2049 HARUN İMRET 11C 6 23 0,25 7 18 2,50 6 24 0,00 19 65 2,75 117,638 14 268 4252 101,755 13 261 4452

278 1097 11A 5 25 -1,25 4 3 3,25 2 8 0,00 1 4 0,00 12 40 2,00 111,932 25 273 4376 91,285 25 277 4877

279 1180 CANANEACAR 11C 6 23 0,25 6 19 1,25 6 24 0,00 18 66 1,50 109,696 16 274 4417 101,755 13 261 4452

280 1335 İSMAİL DALMIŞ 11D 4 26 -2,50 9 21 3,75 6 24 0,00 19 71 1,25 106,384 28 276 4497 82,560 28 282 5056

281 0 0 0 0,00 100,010 3 268 4530

282 0 0 0 0,00 100,010 3 268 4530

283 858 11A 2 10 -0,50 2 10 -0,50 96,520 23 274 4737

284 1992 BAYRAMAYDIN 11B 4 26 -2,50 7 23 1,25 0 2 -0,50 11 51 -1,75 90,501 24 279 4682 79,384 24 283 5096

285 532 KEREM PARLAK 11A 6 24 0,00 2 27 -4,75 5 25 -1,25 13 76 -6,00 92,069 24 276 4856
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 

KATILIMLAR

1 7 BU  T  A A UŞ 9 15 5,25 5 2 4,50 14 17 9,75 131,192 1 224 3420 165,244 1 208 3069 136,655 2 176 2868

2 0 MAŞALLAH KANAT 10 12 7,00 4 9 1,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 14 29 6,75 125,355 2 244 3676 159,988 2 217 3210 140,929 1 162 2669

3 0 0 0 0,00 100,010 3 268 4530

4 0 0 0 0,00 100,010 3 268 4530

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1408 ŞEYMA DÖĞER 11 8 8 6,00 21 8 19,00 0 7 -1,75 29 23 23,25 155,502 1 143 2207 262,597 1 34 654 130,772 3 200 3171

2 177 ECRİN ŞENER 11 5 4 4,00 1 0 1,00 7 7 5,25 5 12 2,00 18 23 12,25 148,172 2 165 2533 134,283 4 251 3875 149,361 1 94 1262 161,283 1 110 1818

3 369 ÜMİT TEYFUR 11 10 15 6,25 2 7 0,25 2 1 1,75 4 10 1,50 18 33 9,75 138,630 3 203 3023 145,223 3 238 3605 121,755 2 134 1897 154,753 2 132 2078

4 7221 HIZIR ÇAKIRBEYLİ 11 7 16 3,00 8 14 4,50 7 22 1,50 22 52 9,00 128,695 4 228 3541 149,539 2 233 3487 110,480 3 163 2383 130,480 4 201 3177

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1228 BUŞRA TEKİN 11A 12 16 8,00 14 15 10,25 5 15 1,25 31 46 19,50 160,197 1 127 2025 220,968 2 86 1453 108,735 4 166 2483 163,791 1 106 1737

2 2051 ECE YILMAZ 11A 8 19 3,25 17 9 14,75 3 3 2,25 28 31 20,25 153,940 2 152 2280 216,402 3 94 1551 115,715 3 148 2142 136,989 5 175 2853

3 0 SİPAN AYDIN 11A 12 16 8,00 12 18 7,50 5 20 0,00 6 24 0,00 35 78 15,50 148,830 3 162 2506 203,498 7 125 1902 155,850 2 127 2035

4 685 KÜBRA EKİN 11A 10 18 5,50 16 5 14,75 0 4 -1,00 26 27 19,25 148,300 4 164 2529 232,107 1 71 1211 132,047 9 195 3092

5 660 RABİA CANİ R 11A 10 12 7,00 11 12 8,00 4 16 0,00 25 40 15,00 145,630 5 178 2651 199,694 9 135 2011 148,870 3 143 2300

6 1207 YETER TURAN 11A 12 15 8,25 11 16 7,00 0 6 -1,50 23 37 13,75 141,897 6 189 2845 202,066 8 130 1948 148,066 4 144 2344

7 497 ESRA KARADAĞ 11A 7 13 3,75 16 9 13,75 1 6 -0,50 24 28 17,00 141,237 7 192 2883 213,539 4 99 1633 123,009 13 220 3545

8 2110 SUPHAN KAPLAN 11A 8 21 2,75 17 13 13,75 0 2 -0,50 25 36 16,00 137,027 8 206 3115 206,559 6 115 1817 116,029 17 243 3889

9 1341 ZEHRA İNANÇ 11A 8 13 4,75 11 12 8,00 4 16 0,00 23 41 12,75 136,157 9 210 3151 183,989 14 174 2483 133,165 7 188 3036

10 703 BÜNYAMİN AKSU 11A 7 13 3,75 16 13 12,75 0 6 -1,50 23 32 15,00 134,567 10 213 3248 207,186 5 114 1801 116,656 16 240 3872

11 0 ESRA AKYILDIZ 11A 8 18 3,50 10 20 5,00 7 23 1,25 7 23 1,25 32 84 11,00 133,710 11 214 3288 156,205 18 225 3307 116,676 2 146 2096 132,381 8 194 3078

12 467 ROJİN IŞIK 11A 9 13 5,75 12 14 8,50 0 7 -1,75 21 34 12,50 133,240 12 217 3309 194,146 10 145 2162 129,027 10 204 3247

13 706 NİSANUR AZBOY 11A 8 15 4,25 11 11 8,25 2 10 -0,50 21 36 12,00 132,232 13 219 3364 182,087 15 178 2550 126,499 12 213 3355

14 2130 ENES GÜNÜL 11A 8 19 3,25 12 14 8,50 1 6 -0,50 21 39 11,25 128,527 14 229 3550 176,696 16 187 2717 119,519 14 229 3713

15 1253 GÜLİSTAN AKBAŞ 11A 6 17 1,75 15 14 11,50 0 2 -0,50 21 33 12,75 128,272 15 231 3558 185,285 12 167 2434 109,049 18 253 4182

16 1131 MEHMET KURT 11A 9 18 4,50 13 14 9,50 4 25 -2,25 26 57 11,75 127,672 16 236 3585 191,774 11 154 2229 117,126 15 237 3858

17 592 ADEM ÇELİK 11A 5 14 1,50 13 12 10,00 2 10 -0,50 20 36 11,00 124,190 17 246 3736 174,010 17 194 2791 107,304 19 256 4269

18 902 MERVE UYUR 11A 8 17 3,75 8 21 2,75 3 11 0,25 19 49 6,75 122,505 18 251 3810 143,656 19 240 3638 127,773 11 208 3305

19 2053 BOTİ NAS 11A 8 22 2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 22 68 5,00 122,150 19 252 3823 117,460 24 270 4258 117,460 1 142 2049 133,343 6 186 3025

20 2095 FERHAT ASLAN 11A 6 15 2,25 13 9 10,75 0 8 -2,00 19 32 11,00 121,887 20 253 3833 184,010 13 173 2480 103,009 21 260 4423

21 2020 ALİFIRAT KAPLAN 11A 7 23 1,25 8 21 2,75 0 3 -0,75 15 47 3,25 107,330 21 261 4354 126,206 22 258 4064 103,970 20 258 4375

22 1598 MERYEM ÇİFTÇİ 11A 7 23 1,25 8 21 2,75 2 27 -4,75 17 71 -0,75 88,730 22 265 4620 126,206 22 258 4064 78,558 27 284 5109

23 4000 REMZİ BAZNABAZ 11A 6 24 0,00 11 19 6,25 3 12 0,00 20 55 6,25 139,716 20 245 3740 100,010 22 268 4530

24 2176 BERAT AFŞİN 11A 4 24 -2,00 10 9 7,75 0 1 -0,25 14 34 5,50 135,286 21 250 3847 84,462 26 280 5023

25 1097 11A 5 25 -1,25 4 3 3,25 2 8 0,00 1 4 0,00 12 40 2,00 111,932 25 273 4376 91,285 25 277 4877

26 858 11A 2 10 -0,50 2 10 -0,50 96,520 23 274 4737

27 532 KEREM PARLAK 11A 6 24 0,00 2 27 -4,75 5 25 -1,25 13 76 -6,00 92,069 24 276 4856



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11A

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 745 ALİ TEKİN 11B 2 13 -1,25 10 6 8,50 20 0 20,00 32 19 27,25 204,907 1 42 835 145,286 22 236 3602 239,610 1 16 532 218,345 1 34 619

2 469 NURŞEN DEMİR 11B 12 11 9,25 20 9 17,75 2 4 1,00 34 24 28,00 179,447 2 79 1356 277,341 1 28 468 106,990 8 174 2599 170,928 3 95 1526

3 2033 HAZAL GÖRÜR 11B 6 10 3,50 22 7 20,25 4 4 3,00 32 21 26,75 169,590 3 98 1649 253,088 3 39 787 120,950 3 135 1920 143,499 9 154 2544

4 2140 ALİ ACET 11B 11 12 8,00 17 13 13,75 1 0 1,00 29 25 22,75 166,105 4 105 1763 243,204 6 54 974 106,990 8 174 2599 162,203 5 108 1789

5 1103 BARAN  LAÇİN 11B 10 16 6,00 17 9 14,75 4 7 2,25 31 32 23,00 165,517 5 109 1786 235,597 7 67 1148 115,715 5 148 2142 156,184 7 126 2025

6 599 ROHAT ÖZKAN ARAZ 11B 11 12 8,00 17 9 14,75 28 21 22,75 163,475 6 116 1875 249,557 4 41 840 155,850 8 127 2035

7 1965 YAĞMUR ÖZBİLİCİ  O 11B 12 7 10,25 11 10 8,50 1 3 0,25 24 20 19,00 161,485 7 122 1962 225,556 9 82 1357 173,143 2 89 1455

8 152 HAMZA BİÇİM 11B 11 16 7,00 19 10 16,50 0 4 -1,00 30 30 22,50 158,150 8 133 2102 253,695 2 38 780 142,517 10 155 2584

9 1342 GİZEM ÇELİK 11B 13 16 9,00 12 16 8,00 1 1 0,75 26 33 17,75 157,537 9 136 2125 213,654 10 98 1631 105,245 11 182 2726 167,595 4 97 1627

10 1011 MUHAMMED TEKİN 11B 3 5 1,75 17 13 13,75 5 2 4,50 25 20 20,00 156,067 10 138 2185 199,579 14 136 2012 131,420 2 119 1617 140,814 11 163 2674

11 593 FESİH BAĞIŞ 11B 5 19 0,25 22 8 20,00 4 4 3,00 31 31 23,25 155,402 11 144 2214 228,815 8 77 1284 120,950 3 135 1920 120,814 18 226 3672

12 2067 BERAT YILDIRIM 11B 10 16 6,00 19 11 16,25 2 11 -0,75 31 38 21,50 154,597 12 148 2250 245,126 5 50 930 137,125 12 174 2850

13 1271 HURİYE OKÇU 11B 11 14 7,50 9 16 5,00 1 0 1,00 21 30 13,50 146,325 13 175 2624 184,125 17 172 2476 106,990 8 174 2599 158,713 6 118 1940

14 1077 YUSUF GÜLMEZ 11B 7 23 1,25 18 12 15,00 3 3 2,25 28 38 18,50 146,025 14 177 2635 204,030 12 120 1881 115,715 5 148 2142 123,029 16 219 3544

15 1164 ZEYNEP SONGUR 11B 7 10 4,50 14 10 11,50 21 20 16,00 142,175 15 186 2830 204,480 11 118 1870 131,420 15 196 3113

16 430 İSKENDE  AKDAŞ 11B 3 8 1,00 17 9 14,75 2 3 1,25 22 20 17,00 139,817 16 198 2970 200,697 13 132 1980 108,735 7 166 2483 114,931 20 244 3948

17 582 AYSEL ÇELİK 11B 10 20 5,00 11 19 6,25 21 39 11,25 133,675 17 215 3289 174,616 19 191 2779 134,910 13 179 2941

18 2157 ESRA ŞİMŞEK 11B 4 5 2,75 15 13 11,75 0 3 -0,75 19 21 13,75 131,825 18 221 3386 193,853 15 146 2166 114,440 21 247 3966

19 477 EVİN ERKEMEN 11B 5 17 0,75 15 10 12,50 20 27 13,25 128,407 19 230 3556 184,658 16 169 2454 105,245 23 257 4332

20 878 YAKUP YAMAN 11B 6 13 2,75 12 15 8,25 18 28 11,00 128,242 20 232 3560 171,617 20 197 2862 119,205 19 230 3731

21 1210 SİMANUR KESKİN 11B 7 13 3,75 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 29 10,75 127,955 21 233 3571 175,421 18 188 2754 121,420 17 224 3621

22 15 ÖMER FARUK ŞAPTALI 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 119,997 22 254 3932 133,165 23 252 3911 133,165 14 188 3036

23 2058 YUSUF İNANÇLI 11B 2 3 1,25 8 6 6,50 10 9 7,75 118,392 23 256 4005 150,030 21 231 3471 108,735 22 254 4195

24 1992 BAYRAMAYDIN 11B 4 26 -2,50 7 23 1,25 0 2 -0,50 11 51 -1,75 90,501 24 279 4682 79,384 24 283 5096



11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11B

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 840 YAĞMUR KAPLAN 11C 11 14 7,50 22 6 20,50 1 1 0,75 34 21 28,75 176,472 1 88 1439 282,597 1 25 414 105,245 5 182 2726 157,125 1 124 2003

2 274 BÜŞRA EFETÜRK 11C 11 16 7,00 18 12 15,00 7 23 1,25 36 51 23,25 165,582 2 108 1783 244,165 2 53 951 108,735 2 166 2483 156,811 2 125 2007

3 2074 ELİFNUR    KARAKAYA 11C 10 19 5,25 15 14 11,50 4 8 2,00 29 41 18,75 154,632 3 147 2247 209,715 4 108 1733 113,970 1 154 2212 149,361 3 142 2286

4 1115 ZEYNEP ÖZTÜRK 11C 8 14 4,50 14 6 12,50 1 1 0,75 23 21 17,75 146,032 4 176 2634 210,833 3 105 1710 104,775 6 191 2811 131,420 6 196 3113

5 11040 KASIM CINAR 11C 9 18 4,50 15 15 11,25 6 23 0,25 30 56 16,00 142,832 5 183 2796 202,891 5 127 1918 133,008 5 191 3059

6 277 BİL L SÖNMEZSOY 11C 9 18 4,50 14 14 10,50 23 32 15,00 140,155 6 196 2949 198,127 6 139 2061 131,420 6 196 3113

7 2023 ABDULLAH TURAN 11C 11 17 6,75 9 19 4,25 20 36 11,00 137,002 7 207 3118 174,125 8 193 2790 147,125 4 146 2375

8 598 MESUT ATMALAR 11C 8 19 3,25 15 15 11,25 3 16 -1,00 26 50 13,50 131,757 8 222 3393 194,166 7 144 2158 116,342 10 242 3880

9 1260 KADER ÖZKAYA 11C 7 20 2,00 12 18 7,50 1 1 0,75 20 39 10,25 125,407 9 243 3671 161,618 9 214 3160 104,775 6 191 2811 113,970 12 249 3986

10 733 HİRA NUR KARAER 11C 8 21 2,75 7 23 1,25 7 23 1,25 22 67 5,25 119,915 10 255 3938 127,146 12 257 4047 108,735 2 166 2483 127,146 8 211 3329

11 945 NİSA KAYA 11C 7 18 2,50 6 12 3,00 3 11 0,25 16 41 5,75 117,747 11 257 4031 136,519 11 249 3815 119,048 9 231 3754

12 1318 11C 5 16 1,00 6 18 1,50 7 23 1,25 18 57 3,75 113,052 12 259 4201 116,520 15 272 4287 108,735 2 166 2483 114,931 11 244 3948

13 795 KAZIM KILIÇ 11C 2 28 -5,00 8 22 2,50 3 10 0,50 13 60 -2,00 86,325 13 266 4624 80,993 17 280 4719 103,500 8 195 2889 68,287 17 285 5179

14 616 MUSA ÖZT*  KİNG 11C 6 23 0,25 11 19 6,25 6 24 0,00 0 1 -0,25 23 67 6,25 141,461 10 244 3689 101,755 13 261 4452

15 455 ZEYNEP İDE 11C 6 24 0,00 9 21 3,75 5 19 0,25 20 64 4,00 123,834 13 260 4128 101,598 16 265 4481

16 2049 HARUN İMRET 11C 6 23 0,25 7 18 2,50 6 24 0,00 19 65 2,75 117,638 14 268 4252 101,755 13 261 4452

17 1180 CANANEACAR 11C 6 23 0,25 6 19 1,25 6 24 0,00 18 66 1,50 109,696 16 274 4417 101,755 13 261 4452
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 479 HAVİN OBA 11D 19 10 16,50 16 11 13,25 8 4 7,00 43 25 36,75 228,780 1 23 521 299,357 1 17 247 148,870 2 95 1274 259,651 1 14 273

2 375 RUKEN ÇALIŞIR 11D 15 13 11,75 20 10 17,50 4 3 3,25 39 26 32,50 199,930 2 49 928 293,203 2 20 305 122,695 5 128 1857 202,672 2 44 848

3 67 MELEK ÖZDEMİR 11D 13 16 9,00 22 8 20,00 5 5 3,75 40 29 32,75 195,727 3 52 996 289,890 3 22 347 126,185 4 123 1754 186,654 7 64 1121

4 478 ZAZA MEHDİ DEMİR 11D 14 11 11,25 17 8 15,00 3 3 2,25 34 22 28,50 188,125 4 65 1154 273,830 5 30 505 115,715 7 148 2142 192,829 4 55 1011

5 1319 SUDE NUR KURT 11D 14 8 12,00 14 7 12,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 179,302 5 80 1362 261,594 7 35 673 105,402 12 180 2722 190,123 5 60 1055

6 104 ÖZGE BİÇEN 11D 9 11 6,25 8 3 7,25 9 4 8,00 26 18 21,50 178,157 6 83 1395 189,694 20 159 2296 155,850 1 82 1174 194,459 3 52 982

7 516 AZAD EKİNCİ 11D 13 6 11,50 18 11 15,25 0 1 -0,25 31 18 26,50 178,057 7 84 1398 277,163 4 29 470 178,692 10 82 1311

8 363 TUBA TULAY 11D 10 18 5,50 22 6 20,50 3 5 1,75 35 29 27,75 172,702 8 91 1544 268,637 6 32 566 112,225 9 159 2291 149,518 15 141 2282

9 2170 MURATÇAM 11D 15 7 13,25 11 8 9,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 29 27 22,25 172,312 9 93 1556 249,672 8 40 838 99,540 17 201 3060 187,730 6 63 1107

10 1876 ŞEYMANUR ARAS 11D 12 15 8,25 17 11 14,25 1 2 0,50 30 28 23,00 165,842 10 107 1774 248,125 10 46 871 103,500 15 195 2889 160,772 12 113 1852

11 1320 MUHAMMED TURAN 11D 8 4 7,00 5 4 4,00 8 10 5,50 21 18 16,50 163,125 11 117 1894 174,282 23 192 2786 138,400 3 107 1459 183,812 9 70 1186

12 389 DENİZ ÇAĞLAYAN 11D 10 16 6,00 17 13 13,75 3 4 2,00 30 33 21,75 162,335 12 119 1931 229,244 12 75 1277 113,970 8 154 2212 154,596 14 135 2085

13 199 SULTAN BAKIR 11D 9 12 6,00 12 10 9,50 4 4 3,00 25 26 18,50 158,400 13 131 2087 202,244 17 128 1934 120,950 6 135 1920 160,949 11 112 1842

14 1462 CEREN TAŞ 11D 8 11 5,25 18 1 17,75 26 12 23,00 157,957 14 134 2108 249,421 9 42 841 136,655 21 176 2868

15 572 UMUT ÇELİK 11D 7 5 5,75 18 9 15,75 25 14 21,50 156,022 15 139 2187 240,205 11 59 1041 140,145 18 165 2702

16 558 FARUK KATAN 11D 13 9 10,75 5 16 1,00 2 2 1,50 20 27 13,25 154,252 16 150 2267 181,398 21 180 2565 110,480 10 163 2383 184,575 8 68 1161

17 106 SEMA ARĞUNAĞA 11D 8 12 5,00 15 7 13,25 23 19 18,25 147,815 17 168 2546 219,087 13 89 1491 134,910 22 179 2941

18 315 KÜBRA SABAZ 11D 9 12 6,00 12 11 9,25 1 1 0,75 22 24 16,00 147,432 18 171 2570 200,655 18 133 1983 105,245 14 182 2726 146,655 16 149 2414

19 475 NERGİZ ALTUN 11D 9 14 5,50 13 14 9,50 22 28 15,00 142,345 19 185 2821 198,754 19 138 2039 138,400 19 169 2772

20 1170 EMİR TOY 11D 6 8 4,00 16 14 12,50 22 22 16,50 142,090 20 187 2836 207,343 15 113 1796 127,930 24 207 3283

21 493 FURKAN ACAR 11D 10 11 7,25 13 15 9,25 0 8 -2,00 23 34 14,50 139,907 21 197 2964 209,380 14 109 1741 137,909 20 173 2822

22 707 CAN DEMİRHAN 11D 5 7 3,25 15 9 12,75 20 16 16,00 139,437 22 199 2988 203,696 16 123 1892 122,695 26 221 3558

23 676 ÖMER AYMAN 11D 12 18 7,50 8 22 2,50 2 6 0,50 22 46 10,50 138,950 23 201 3009 168,243 24 203 2972 103,500 15 195 2889 155,537 13 129 2053

24 362 MİRZA ARSLAN 11D 7 14 3,50 12 15 8,25 1 0 1,00 20 29 12,75 136,050 24 211 3158 176,852 22 186 2707 106,990 11 174 2599 130,793 23 199 3165

25 1274 S E V D A K A Y A 11D 9 21 3,75 10 20 5,00 6 23 0,25 25 64 9,00 127,050 25 238 3606 157,950 25 220 3266 127,773 25 208 3305

26 1178 SEMANUR DİREKÇİ 11D 7 6 5,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 10 22 4,50 123,657 26 247 3759 127,282 26 256 4046 105,402 12 180 2722 144,753 17 152 2486

27 1159 BARAN EFETÜRK 11D 7 23 1,25 3 12 0,00 3 17 -1,25 13 52 0,00 99,450 27 264 4534 108,735 27 275 4437 100,794 27 266 4508

28 1335 İSMAİL DALMIŞ 11D 4 26 -2,50 9 21 3,75 6 24 0,00 19 71 1,25 106,384 28 276 4497 82,560 28 282 5056



11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11D

KATILIMLAR
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 470 YUNUS ONUK 11E 6 8 4,00 20 6 18,50 5 5 3,75 31 19 26,25 171,647 1 96 1583 245,461 1 49 920 126,185 1 123 1754 151,754 2 138 2206

2 1173 YUSUF TOPRAK 11E 9 19 4,25 19 7 17,25 5 12 2,00 33 38 23,50 162,037 2 120 1940 239,264 4 60 1060 113,970 8 154 2212 142,381 5 156 2588

3 2136 RECEP TATSIZ 11E 9 11 6,25 14 10 11,50 4 7 2,25 27 28 20,00 160,005 3 128 2029 216,695 6 92 1539 115,715 6 148 2142 157,929 1 123 1966

4 1121 RUKİYE CENGİZ 11E 9 10 6,50 16 4 15,00 25 14 21,50 157,665 4 135 2119 240,675 3 58 1033 145,380 4 150 2450

5 355 ŞİNDAR 11E 9 21 3,75 16 10 13,50 4 6 2,50 29 37 19,75 154,682 5 146 2245 211,951 10 104 1687 117,460 4 142 2049 142,068 6 158 2596

6 1008 ZOZAN TOPRAK 11E 11 17 6,75 17 8 15,00 1 9 -1,25 29 34 20,50 152,905 6 154 2319 242,420 2 56 987 139,184 9 166 2749

7 501 HALİL İBRAHİM GÖREGE 11E 9 10 6,50 16 7 14,25 0 3 -0,75 25 20 20,00 152,662 7 155 2328 235,910 5 65 1141 140,615 8 164 2681

8 1298 KEREM KARAY 11E 10 20 5,00 13 3 12,25 3 8 1,00 26 31 18,25 150,445 8 159 2431 212,734 8 101 1664 106,990 11 174 2599 141,263 7 160 2658

9 844 MEHMET SALİH AKIN 11E 7 23 1,25 19 11 16,25 8 22 2,50 1 7 -0,75 35 63 19,25 147,875 9 167 2543 211,971 9 103 1685 112,695 9 158 2281 124,618 16 216 3474

10 626 FURKAN YAKUT 11E 7 12 4,00 14 4 13,00 2 4 1,00 23 20 18,00 147,750 10 169 2552 210,519 11 106 1717 106,990 11 174 2599 134,283 10 183 2995

11 1292 MEHMET YILDIRIM 11E 5 13 1,75 14 7 12,25 5 7 3,25 24 27 17,25 147,225 11 173 2578 190,049 16 158 2284 122,695 2 128 1857 132,872 11 192 3062

12 549 HAVİN ŞAHİN 11E 10 9 7,75 12 16 8,00 2 10 -0,50 24 35 15,25 146,462 12 174 2615 204,929 13 116 1859 150,929 3 139 2233

13 2105 CANSU TAŞ 11E 8 19 3,25 15 10 12,50 2 6 0,50 25 35 16,25 141,257 13 191 2881 202,108 14 129 1941 103,500 15 195 2889 125,872 15 214 3418

14 309 DİYAR ÇİFTÇİ 11E 2 1 1,75 12 4 11,00 3 2 2,50 17 7 15,25 141,212 14 193 2885 182,108 18 177 2549 117,460 4 142 2049 128,108 13 206 3275

15 1289 SİNEM 11E 8 20 3,00 17 8 15,00 1 6 -0,50 26 34 17,50 140,605 15 194 2918 216,245 7 95 1556 117,774 19 233 3800

16 507 YUSUF USTA 11E 6 14 2,50 14 6 12,50 4 10 1,50 0 4 -1,00 24 34 15,50 140,300 16 195 2941 196,873 15 140 2099 104,127 14 194 2868 126,990 14 212 3335

17 1310 EBU EKİR AVCI 11E 2 1 1,75 10 3 9,25 3 1 2,75 15 5 13,75 138,840 17 202 3017 170,990 20 198 2888 119,205 3 139 1982 129,696 12 203 3198

18 701 VESİLE ALTUN 11E 7 17 2,75 16 8 14,00 1 7 -0,75 24 32 16,00 136,370 18 209 3143 208,147 12 112 1779 114,440 22 247 3966

19 0 MERYEM BİNİCİ 11E 7 16 3,00 12 8 10,00 19 24 13,00 132,830 19 218 3330 184,480 17 170 2459 120,950 18 225 3644

20 412 ALEYNA TANRIKULU 11E 5 9 2,75 10 10 7,50 3 9 0,75 18 28 11,00 130,215 20 225 3468 166,853 22 205 3017 105,245 13 182 2726 123,970 17 217 3521

21 1334 MUHARREM ÇETİN 11E 6 14 2,50 9 4 8,00 15 18 10,50 126,685 21 239 3621 168,284 21 202 2967 117,460 20 234 3817

22 0 HATUN AYDIN 11E 8 22 2,50 12 17 7,75 20 39 10,25 126,180 22 241 3643 166,696 23 206 3024 117,460 20 234 3817

23 583 MEHMET ALİ ÇOBAN 11E 1 8 -1,00 13 13 9,75 3 3 2,25 17 24 11,00 125,947 23 242 3649 154,972 25 227 3340 115,715 6 148 2142 107,324 23 255 4268

24 0 ŞAKİR YAMAN 11E 2 17 -2,25 15 11 12,25 4 9 1,75 21 37 11,75 123,410 24 248 3769 162,129 24 213 3150 112,225 10 159 2291 95,423 24 275 4761

25 2124 GONCA GÜL OLGUN 11E 2 12 -1,00 15 5 13,75 1 8 -1,00 18 25 11,75 180,384 19 182 2587 86,677 25 278 4981



11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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11F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 378 FATİH ALAN 11F 13 9 10,75 20 2 19,50 0 1 -0,25 33 12 30,00 183,485 1 73 1262 298,929 1 18 252 173,457 4 88 1445

2 2107 AYNUR KAP*AN 11F 12 9 9,75 18 8 16,00 2 1 1,75 32 18 27,50 181,505 2 77 1311 269,713 2 31 551 112,225 1 159 2291 179,183 2 80 1300

3 1094 DELAL OYNAR 11F 14 10 11,50 13 17 8,75 1 3 0,25 1 2 0,50 29 32 21,00 168,477 3 102 1691 235,869 6 66 1145 104,932 9 190 2807 181,868 1 73 1241

4 1054 HASRET AKURT 11F 11 11 8,25 15 9 12,75 2 3 1,25 28 23 22,25 166,300 4 104 1755 238,596 4 61 1073 108,735 3 166 2483 165,536 5 99 1687

5 420 ELİF ERKEMEN 11F 12 8 10,00 12 11 9,25 1 1 0,75 25 20 20,00 164,272 5 113 1848 228,575 7 79 1292 105,245 6 182 2726 174,575 3 85 1417

6 870 MUSTAFA AYAS 11F 6 8 4,00 21 9 18,75 1 1 0,75 28 18 23,50 158,202 6 132 2098 247,049 3 47 891 105,245 6 182 2726 132,695 12 193 3067

7 882 PELDA ATALAY 11F 8 7 6,25 14 4 13,00 1 2 0,50 23 13 19,75 154,897 7 145 2236 226,224 8 81 1337 103,500 10 195 2889 146,812 7 148 2409

8 709 ELİF EREN 11F 6 2 5,50 17 6 15,50 23 8 21,00 154,465 8 149 2257 236,872 5 64 1116 138,400 8 169 2772

9 771 SEMANUR TAYMUR 11F 6 3 5,25 11 4 10,00 1 3 0,25 18 10 15,50 143,465 9 182 2756 200,185 9 134 1996 138,243 9 171 2804

10 775 MEHMET COŞKUN 11F 6 18 1,50 15 12 12,00 6 9 3,75 1 14 -2,50 28 53 14,75 141,867 10 190 2847 186,716 11 163 2389 110,303 2 165 2418 134,304 10 182 2994

11 436 İREM ORAN 11F 10 11 7,25 4 8 2,00 1 1 0,75 15 20 10,00 138,050 11 204 3055 163,321 16 211 3119 105,245 6 182 2726 155,380 6 131 2061

12 348 DUYGU EFETÜRK 11F 9 15 5,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 19 22 13,50 137,452 12 205 3088 192,244 10 152 2216 133,479 11 185 3019

13 905 ZELAL DEMİR 11F 6 16 2,00 11 9 8,75 2 3 1,25 19 28 12,00 131,907 13 220 3381 169,559 15 200 2930 108,735 3 166 2483 121,911 13 223 3610

14 491 KADER BAŞARAN 11F 5 14 1,50 11 13 7,75 2 3 1,25 18 30 10,50 127,782 14 235 3579 159,716 18 218 3213 108,735 3 166 2483 118,421 14 232 3769

15 1140 ELİF TANSIK 11F 7 13 3,75 9 4 8,00 0 6 -1,50 16 23 10,25 124,972 15 245 3692 177,009 13 184 2700 116,656 16 240 3872

16 3307 İLYAS ÇAKIRBEYLİ 11F 7 23 1,25 12 18 7,50 7 23 1,25 5 25 -1,25 31 89 8,75 123,162 16 249 3780 156,383 19 223 3302 100,794 11 200 3044 116,676 15 239 3868

17 725 KADİR TAŞKIRAN 11F 2 7 0,25 15 7 13,25 17 14 13,50 185,932 12 164 2413 101,755 17 261 4452

18 2121 YAKUPKIZILKAN 11F 1 9 -1,25 15 8 13,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 173,874 14 195 2798 86,520 18 279 4986

19 646 İSMAİL ABE 11F 0 8 -2,00 14 8 12,00 1 5 -0,25 15 21 9,75 162,286 17 212 3147 84,462 19 280 5023
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11G SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 548 M EMİR BATMANLI 11G 22 3 21,25 19 6 17,50 16 6 14,50 12 5 10,75 69 20 64,00 318,575 1 1 56 359,513 1 1 25 269,515 1 5 416 340,454 1 1 24

2 0 ELİF ECE İNAN 11G 19 4 18,00 19 6 17,50 16 6 14,50 9 7 7,25 63 23 57,25 296,317 2 2 116 336,828 4 4 73 247,279 3 11 502 317,769 3 3 59

3 649 YUNÜS BARAN 11G 20 9 17,75 16 5 14,75 16 7 14,25 10 5 8,75 62 26 55,50 292,222 3 3 126 317,612 9 9 149 255,064 2 7 479 314,435 4 4 64

4 413 NİSA SABUR 11G 22 4 21,00 9 1 8,75 16 7 14,25 8 4 7,00 55 16 51,00 289,497 4 4 141 302,179 15 15 233 243,946 5 13 514 337,120 2 2 28

5 663 ELİF ASLAN 11G 20 8 18,00 17 5 15,75 15 8 13,00 10 5 8,75 62 26 55,50 289,482 5 5 142 325,710 6 6 111 246,339 4 12 503 308,239 6 6 80

6 200 BÜNYAMİN KIZILÇINAR 11G 18 4 17,00 14 7 12,25 16 7 14,25 8 5 6,75 56 23 50,25 279,115 6 7 192 296,494 17 19 271 242,358 6 15 523 309,200 5 5 75

7 1419 BARIŞ AYDIN 11G 20 6 18,50 16 7 14,25 11 4 10,00 9 3 8,25 56 20 51,00 273,382 7 8 215 319,670 8 8 134 222,222 7 23 607 292,670 8 9 125

8 100 ŞEYMANUR SELÇİK 11G 21 8 19,00 16 2 15,50 11 8 9,00 8 5 6,75 56 23 50,25 269,687 8 10 240 331,102 5 5 96 205,713 9 31 699 289,807 9 10 137

9 1674 EYÜP ERKMEN 11G 19 4 18,00 19 4 18,00 7 1 6,75 8 8 6,00 53 17 48,75 258,227 9 11 300 340,004 2 2 63 185,243 13 48 845 268,533 10 11 221

10 1124 VEYSEL TANIR 11G 18 4 17,00 18 5 16,75 8 9 5,75 11 5 9,75 55 23 49,25 256,030 10 12 313 325,083 7 7 113 202,087 10 34 722 255,200 14 17 293

11 443 İREM AKBULUT 11G 21 4 20,00 10 1 9,75 10 2 9,50 4 7 2,25 45 14 41,50 253,582 11 13 329 301,552 16 16 241 180,614 16 54 889 299,964 7 8 97

12 119 MUHAMMED ÇELİK 11G 19 4 18,00 19 5 17,75 7 9 4,75 8 2 7,50 53 20 48,00 252,097 12 14 340 338,416 3 3 67 180,813 15 53 885 255,827 13 16 287

13 334 MERYEM ÖTLEŞ 11G 14 4 13,00 19 4 18,00 12 8 10,00 8 9 5,75 53 25 46,75 251,677 13 15 341 305,104 13 13 206 206,340 8 30 697 254,280 15 18 302

14 677 MUHAMED EFE AVCI 11G 18 4 17,00 16 4 15,00 9 7 7,25 9 10 6,50 52 25 45,75 251,507 14 16 344 313,965 10 10 166 191,910 12 39 783 264,729 11 12 248

15 828 ŞİLAN BAKAY 11G 21 6 19,50 13 4 12,00 6 8 4,00 10 6 8,50 50 24 44,00 245,760 15 19 388 312,356 11 11 168 181,931 14 52 875 261,532 12 13 264

16 453 AHMET YÜKSEL 11G 16 8 14,00 18 5 16,75 9 9 6,75 9 7 7,25 52 29 44,75 241,925 16 20 415 304,143 14 14 211 193,184 11 36 769 240,613 16 21 413

17 445 HİLAL KILINÇ 11G 19 8 17,00 11 1 10,75 4 5 2,75 9 2 8,50 43 16 39,00 226,897 17 24 532 286,965 19 24 372 173,206 18 60 981 236,141 18 23 448

18 697 FURKAN ÖZTAŞ 11G 17 5 15,75 14 7 12,25 6 11 3,25 6 4 5,00 43 27 36,25 218,415 18 30 634 287,769 18 23 367 154,460 21 85 1190 230,592 19 26 499

19 386 EYÜP MEŞE 11G 18 7 16,25 11 1 10,75 4 7 2,25 6 4 5,00 39 19 34,25 212,840 19 34 707 281,730 20 26 431 147,480 23 96 1291 227,729 20 28 531

20 76 FAHRETTİN TUNÇ 11G 17 6 15,50 18 9 15,75 1 0 1,00 5 4 4,00 41 19 36,25 211,520 20 35 726 308,260 12 12 191 132,402 25 115 1595 214,553 21 36 672

21 667 ZÜMRÜT ERONAT 11G 13 3 12,25 10 0 10,00 9 3 8,25 2 9 -0,25 34 15 30,25 209,522 21 37 764 249,045 22 44 849 156,007 20 81 1172 237,927 17 22 433

22 341 BİLAL KILINÇÇBJK 11G 14 8 12,00 10 3 9,25 5 5 3,75 9 6 7,50 38 22 32,50 205,017 22 41 831 242,535 25 55 985 173,833 17 59 974 207,594 24 43 775

23 1866 MİZGİN YILDIRIM 11G 15 7 13,25 11 1 10,75 4 10 1,50 9 6 7,50 39 24 33,00 202,847 23 44 873 260,790 21 36 686 158,128 19 79 1138 202,025 25 45 857

24 1005 YAKUP CANGİR 11G 15 8 13,00 9 2 8,50 3 6 1,50 7 3 6,25 34 19 29,25 194,187 24 55 1034 244,751 23 51 938 150,186 22 93 1249 200,280 26 47 891

25 2025 HİRANUR GÖNÜL 11G 16 2 15,50 6 1 5,75 2 5 0,75 6 3 5,25 30 11 27,25 193,220 25 57 1059 244,730 24 52 939 138,598 24 105 1451 212,965 22 37 695

26 801 EVİN SERENKİLİ 11G 17 4 16,00 4 4 3,00 3 12 0,00 7 10 4,50 31 30 23,50 184,445 26 70 1232 230,749 26 73 1241 128,599 26 121 1691 211,690 23 38 716

27 1050 OZAN DAL 11G 14 3 13,25 14 3 13,25 155,782 27 140 2193 192,495 27 150 2204 192,495 27 56 1017

28 600 YI  Z  B 11G 15 10 12,50 0 9 -2,25 9 14 5,50 24 33 15,75 155,637 28 141 2199 187,260 28 162 2376 119,247 27 138 1980 172,966 28 91 1464



11G SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11G

KATILIMLAR
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11H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11H

KATILIMLAR

1 1468 MEHMETEMİN AKINCI 11H 11 2 10,50 11 1 10,75 11 10 8,50 19 10 16,50 52 23 46,25 245,870 1 18 386 241,595 3 57 1003 264,165 1 6 440 227,301 3 29 536

2 268 MUSA KURT 11H 2 1 1,75 14 5 12,75 22 3 21,25 38 9 35,75 231,935 2 22 495 193,226 17 149 2183 248,335 3 10 498 247,226 1 19 353

3 1458 H* *  ENES 11H 11 6 9,50 19 4 18,00 9 10 6,50 9 5 7,75 48 25 41,75 225,567 3 26 544 280,674 1 27 441 194,616 13 35 762 207,615 7 42 773

4 346 SELMAN KAYA 11H 10 3 9,25 17 4 16,00 12 9 9,75 5 8 3,00 44 24 38,00 223,950 4 27 561 266,223 2 33 600 187,124 16 45 834 226,517 4 31 544

5 185 FATMA ÇELİK 11H 6 2 5,50 12 4 11,00 15 5 13,75 7 9 4,75 40 20 35,00 220,950 5 28 597 208,283 12 111 1776 226,162 6 20 592 225,754 5 32 549

6 1101 REFAH YILDIZ 11H 3 2 2,50 18 2 17,50 11 9 8,75 15 8 13,00 47 21 41,75 218,412 6 31 635 228,638 6 78 1287 243,674 4 14 515 173,049 17 90 1460

7 2310 KÜBRA ULUÇ 11H 5 2 4,50 17 12 14,00 13 14 9,50 13 16 9,00 48 44 37,00 213,450 7 32 695 220,362 8 88 1471 223,497 8 22 604 191,774 9 57 1030

8 0 TUBA AHMETOĞLU 11H 18 8 16,00 3 0 3,00 6 13 2,75 13 12 10,00 40 33 31,75 210,707 8 36 745 230,749 5 73 1241 182,735 19 50 868 229,161 2 27 510

9 526 ARAFAT YEL 11H 5 1 4,75 13 0 13,00 8 13 4,75 18 10 15,50 44 24 38,00 206,320 9 39 813 215,754 9 96 1568 231,637 5 18 567 163,342 22 107 1754

10 403 ROJİN OĞURLU 11H 1 3 0,25 9 2 8,50 17 9 14,75 10 10 7,50 37 24 31,00 205,185 10 40 828 155,756 26 226 3326 250,613 2 8 491 195,462 8 51 969

11 496 HÜSEYİN İMERT 11H 7 6 5,50 9 7 7,25 14 12 11,00 10 15 6,25 40 40 30,00 204,262 11 43 845 184,459 21 171 2462 216,496 10 26 638 208,283 6 41 756

12 294 ASLI YAŞATAN 11H 2 0 2,00 17 6 15,50 11 8 9,00 11 12 8,00 41 26 34,50 201,180 12 47 908 212,442 10 102 1671 213,654 11 27 654 171,147 19 94 1518

13 250 FURKAN ERİPEK 11H 5 4 4,00 13 1 12,75 8 12 5,00 17 12 14,00 43 29 35,75 200,145 13 48 924 208,931 11 110 1754 223,852 7 21 601 159,695 25 117 1889

14 144 ZAHİDE KAPLAN 11H 9 7 7,25 13 7 11,25 8 12 5,00 9 15 5,25 39 41 28,75 189,360 14 61 1132 222,086 7 84 1425 168,263 23 68 1041 182,380 13 72 1221

15 360 UĞUR TAŞDEMİR 11H 6 6 4,50 9 3 8,25 11 6 9,50 7 16 3,00 33 31 25,25 187,135 15 68 1172 183,832 22 176 2488 185,379 18 47 844 191,774 9 57 1030

16 188 11H 7 3 6,25 10 2 9,50 8 4 7,00 5 6 3,50 30 15 26,25 186,627 16 69 1188 203,989 13 121 1882 171,106 22 64 1013 188,106 11 62 1098

17 1365 ZINAR YASAK 11H 4 10 1,50 5 2 4,50 15 13 11,75 8 9 5,75 32 34 23,50 184,130 17 71 1244 139,069 27 247 3753 218,555 9 25 626 185,128 12 67 1148

18 569 PELİN ALTUNER 11H 3 1 2,75 13 5 11,75 8 5 6,75 10 12 7,00 34 23 28,25 183,850 18 72 1253 193,853 16 146 2166 191,596 14 41 786 162,088 23 109 1796

19 162 ŞÜKRAN İLGİN 11H 1 0 1,00 21 6 19,50 10 20 5,00 8 22 2,50 40 48 28,00 172,975 19 90 1532 230,874 4 72 1234 150,793 26 92 1243 138,755 28 168 2759

20 559 A SAMET NART 11H 2 10 -0,50 16 5 14,75 7 5 5,75 11 15 7,25 36 35 27,25 172,190 20 94 1562 190,227 19 157 2282 186,204 17 46 837 133,050 29 190 3057

21 270 AZİME AYNA 11H 5 2 4,50 10 4 9,00 7 10 4,50 9 13 5,75 31 29 23,75 172,137 21 95 1563 188,597 20 160 2336 167,950 24 69 1047 160,009 24 116 1880

22 991 BÜNYAMİN GEZMEK 11H 4 2 3,50 12 7 10,25 8 9 5,75 24 18 19,50 168,820 22 100 1681 122,246 30 262 4170 208,085 12 28 689 165,128 21 101 1698

23 197 YUNUS EMRE BARLAK 11H 8 2 7,50 9 4 8,00 5 6 3,50 3 7 1,25 25 19 20,25 167,072 23 103 1725 203,184 15 126 1908 132,381 28 116 1597 174,596 16 84 1414

24 125 YASİN EĞİ 11H 9 10 6,50 4 1 3,75 9 14 5,50 7 19 2,25 29 44 18,00 166,027 24 106 1766 169,204 24 201 2944 152,694 25 87 1215 180,322 15 76 1272

25 1148 İLAYDA ÇAĞLAYAN 11H 3 10 0,50 4 5 2,75 13 9 10,75 7 18 2,50 27 42 16,50 163,772 25 115 1862 120,971 31 265 4191 190,928 15 42 793 171,795 18 92 1495

26 1048 AHMETCANULUÇ 11H 14 7 12,25 6 5 4,75 10 16 6,00 30 28 23,00 161,532 26 121 1957 177,834 23 183 2673 171,283 21 63 1012 130,187 30 202 3188

27 237 DERYA ASİ 11H 8 8 6,00 4 4 3,00 8 7 6,25 5 19 0,25 25 38 15,50 160,995 27 124 1988 160,949 25 216 3183 145,223 27 99 1332 181,596 14 74 1247

28 1168 MUSTAFA YILMAZ 11H 3 6 1,50 7 10 4,50 10 10 7,50 9 19 4,25 29 45 17,75 160,692 28 125 2000 139,069 27 247 3753 179,360 20 55 908 158,128 26 120 1953

29 731 TALHA ALTUN 11H 9 3 8,25 10 11 7,25 6 19 1,25 6 21 0,75 31 54 17,50 157,027 29 137 2146 203,654 14 124 1897 113,500 32 157 2253 165,536 20 99 1687



11H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11H

KATILIMLAR

30 690 BARAN KAYAR 11H 5 4 4,00 13 12 10,00 4 7 2,25 4 12 1,00 26 35 17,25 149,952 30 161 2452 191,460 18 156 2237 122,068 30 132 1888 142,224 27 157 2590

31 746 ZEHRA   SATIÇ 11H 2 6 0,50 6 7 4,25 1 4 0,00 6 4 5,00 15 21 9,75 122,940 31 250 3789 130,500 29 253 3978 131,775 29 117 1609 103,500 31 259 4391

32 456 ŞEFİKA HESSO 11H 1 3 0,25 4 6 2,50 4 19 -0,75 7 14 3,50 16 42 5,50 117,638 32 268 4252 117,011 31 145 2084 96,990 32 273 4725
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11İ SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11İ

KATILIMLAR

1 1119 HÜSEYİN 11İ 11 6 9,50 6 0 6,00 8 4 7,00 8 5 6,75 33 15 29,25 201,202 1 46 907 204,438 8 119 1876 191,753 2 40 785 210,791 1 40 732

2 540 AZİZ ASKAR 11İ 12 11 9,25 14 3 13,25 6 7 4,25 7 14 3,50 39 35 30,25 194,045 2 56 1040 248,752 2 45 856 151,911 8 89 1224 191,575 2 59 1034

3 351 MAZLUM DOĞAN İMRET 11İ 10 10 7,50 12 6 10,50 6 3 5,25 9 13 5,75 37 32 29,00 191,285 3 59 1092 219,067 6 90 1493 173,185 4 61 983 185,713 3 65 1139

4 441 YUNUS İNAN 11İ 1 6 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 12 8 10,00 30 24 24,00 179,957 4 78 1347 120,344 24 266 4205 238,575 1 17 537 164,815 5 102 1711

5 607 ALEYNA BARAN 11İ 9 8 7,00 15 10 12,50 4 10 1,50 9 10 6,50 37 38 27,50 177,620 5 86 1408 228,283 4 80 1296 151,775 9 90 1227 158,400 8 119 1946

6 99 MEHDİ ORTA 11İ 8 12 5,00 20 4 19,00 1 2 0,50 7 7 5,25 36 25 29,75 174,617 6 89 1494 255,617 1 37 751 136,853 14 110 1481 138,087 13 172 2808

7 764 MUSA TUNÇ 11İ 9 21 3,75 12 9 9,75 6 4 5,00 6 13 2,75 33 47 21,25 165,470 7 110 1788 188,127 10 161 2349 152,381 7 88 1218 157,950 9 122 1964

8 0 RÜMEYSA YALÇIN 11İ 11 8 9,00 12 11 9,25 1 5 -0,25 6 9 3,75 30 33 21,75 164,600 8 112 1835 221,595 5 85 1436 122,089 22 131 1886 161,242 6 111 1822

9 1154 YAKUP SEZGİN 11İ 8 4 7,00 1 2 0,50 6 5 4,75 5 7 3,25 20 18 15,50 160,530 9 126 2013 152,047 17 229 3423 153,812 6 86 1202 179,047 4 81 1301

10 1219 HAZAL AYDIN 11İ 7 6 5,50 13 7 11,25 1 7 -0,75 8 13 4,75 29 33 20,75 154,030 10 151 2274 209,871 7 107 1730 124,952 20 125 1795 133,635 16 184 3015

11 834 İSAŞİMŞEK 11İ 5 10 2,50 1 1 0,75 8 5 6,75 6 9 3,75 20 25 13,75 152,615 11 156 2330 122,225 23 263 4172 170,949 5 65 1016 160,343 7 115 1872

12 767 ABDULHALIK AKYILDIZ 11İ 8 12 5,00 10 4 9,00 1 4 0,00 7 7 5,25 26 27 19,25 152,092 12 157 2359 192,087 9 153 2218 133,363 17 114 1562 134,910 15 179 2941

13 596 MAHMUT ERGİN 11İ 7 7 5,25 4 2 3,50 4 11 1,25 9 14 5,50 24 34 15,50 148,460 13 163 2521 158,891 16 219 3251 143,677 10 100 1345 144,596 11 153 2489

14 591 ZİLAN GİDİŞ 11İ 7 6 5,50 6 1 5,75 1 2 0,50 6 7 4,25 20 16 16,00 147,507 14 170 2566 174,930 13 189 2773 130,500 19 120 1640 141,577 12 159 2647

15 290 NURDANE SAMUK 11İ 5 19 0,25 9 10 6,50 5 12 2,00 13 13 9,75 32 54 18,50 147,370 15 172 2573 143,050 19 241 3656 175,912 3 56 945 114,461 24 246 3965

16 644 MEHMET CAN TEKİNBAŞ 11İ 6 14 2,50 9 5 7,75 5 10 2,50 7 17 2,75 27 46 15,50 144,542 16 179 2704 166,696 14 206 3024 134,931 16 112 1522 133,343 17 186 3025

17 738 MUSA ARSLAN 11İ 9 13 5,75 1 3 0,25 4 10 1,50 10 20 5,00 24 46 12,50 143,937 17 180 2732 141,733 20 243 3687 142,245 11 101 1382 149,675 10 140 2281

18 405 YILDIZ YARGUN 11İ 5 9 2,75 12 6 10,50 2 7 0,25 5 6 3,50 24 28 17,00 142,525 18 184 2815 185,912 11 165 2414 123,991 21 126 1821 120,793 21 227 3673

19 779 ABDULLAH TOĞRAP 11İ 10 17 5,75 17 12 14,00 1 12 -2,00 5 22 -0,50 33 63 17,25 141,962 19 188 2840 229,087 3 76 1280 127,439 19 210 3323

20 756 VEYSİ KIRAR 11İ 10 15 6,25 6 3 5,25 2 13 -1,25 5 7 3,25 23 38 13,50 139,067 20 200 3006 176,988 12 185 2704 111,932 24 162 2324 135,694 14 178 2916

21 1022 NAİME ÇELİK 11İ 9 17 4,75 7 9 4,75 1 7 -0,75 6 7 4,25 23 40 13,00 136,517 21 208 3135 163,342 15 210 3118 121,775 23 133 1896 128,400 18 205 3267

22 1100 HASAN İMERT 11İ 7 15 3,25 4 2 3,50 4 14 0,50 9 15 5,25 24 46 12,50 135,940 22 212 3167 144,931 18 239 3612 136,853 14 110 1481 125,872 20 214 3418

23 218 AYTEN KARABULUT 11İ 5 11 2,25 3 4 2,00 2 5 0,75 7 8 5,00 17 28 10,00 129,250 23 227 3513 128,421 22 255 4021 137,010 13 109 1478 120,480 22 228 3682

24 333 BÜŞRA YILDIRIM 11İ 4 9 1,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 8 11 5,25 18 28 11,00 127,652 24 237 3586 139,225 21 246 3749 131,618 18 118 1614 110,637 26 252 4119

25 672 YUSUF ÇELİK 11İ 0 6 -1,50 2 5 0,75 2 1 1,75 7 11 4,25 11 23 5,25 113,750 25 258 4179 94,305 28 278 4659 139,225 12 104 1438 100,658 27 267 4514

26 1214 ÇİÇEK KORKMAZ 11İ 5 13 1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 3 12 0,00 12 35 3,25 112,370 26 260 4225 116,990 26 271 4278 105,245 25 182 2726 116,990 23 238 3860

27 460 BARIŞ ALTUNDERE 11İ 6 18 1,50 4 10 1,50 0 8 -2,00 3 7 1,25 13 43 2,25 103,107 27 262 4464 120,010 25 267 4213 93,991 26 202 3141 97,774 28 272 4710

28 696 SABRİ YILDIRIM 11İ 6 17 1,75 2 16 -2,00 0 2 -0,50 8 35 -0,75 102,102 28 263 4486 99,519 27 277 4614 112,225 25 251 4061



11İ SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11İ

KATILIMLAR
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11K SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11K

KATILIMLAR

1 239 ALİ MERMERTAŞ 11K 20 6 18,50 26 3 25,25 46 9 43,75 247,887 1 17 369 389,553 1 1 93 217,541 2 35 626

2 589 OKAY İNANÇLI 11K 6 6 4,50 8 1 7,75 13 9 10,75 13 5 11,75 40 21 34,75 213,375 2 33 698 180,656 15 181 2580 249,693 2 9 493 199,715 4 48 901

3 83 SERKAN YAMAN 11K 13 13 9,75 10 8 8,00 12 11 9,25 8 17 3,75 43 49 30,75 209,407 3 38 766 218,889 3 91 1500 188,399 5 43 819 226,830 1 30 538

4 545 DİLBİRİN ARSLAN 11K 14 16 10,00 13 9 10,75 5 3 4,25 6 6 4,50 38 34 29,50 194,602 4 53 1025 238,105 1 62 1094 158,264 16 78 1136 196,810 5 49 946

5 124 SULTAN CANGİR 11K 5 9 2,75 6 0 6,00 13 8 11,00 10 8 8,00 34 25 27,75 194,447 5 54 1028 157,323 21 222 3281 227,614 3 19 585 189,088 8 61 1076

6 0 ROJİN KESEN 11K 5 3 4,25 9 1 8,75 13 10 10,50 3 3 2,25 30 17 25,75 189,905 6 60 1125 185,264 12 168 2436 187,594 6 44 831 196,382 6 50 953

7 473 KADRİ ÇELİK 11K 11 11 8,25 7 4 6,00 10 6 8,50 3 8 1,00 31 29 23,75 188,827 7 63 1141 195,713 8 142 2122 165,693 10 72 1068 211,596 3 39 717

8 0 KÜBRA KURT 11K 8 13 4,75 11 1 10,75 10 10 7,50 8 13 4,75 37 37 27,75 188,225 8 64 1151 201,460 6 131 1963 182,537 7 51 871 180,813 10 75 1262

9 217 NURPELİN ÇİÇEK 11K 8 13 4,75 10 2 9,50 9 10 6,50 10 10 7,50 37 35 28,25 187,787 9 67 1159 193,519 10 148 2176 193,028 4 38 771 174,460 14 86 1423

10 669 YUSUF KAVAK 11K 9 13 5,75 10 3 9,25 9 15 5,25 9 17 4,75 37 48 25,00 178,942 10 81 1371 198,910 7 137 2035 166,832 9 71 1055 173,498 15 87 1443

11 1293 EYÜP DEMİRHAN 11K 11 7 9,25 5 3 4,25 5 2 4,50 6 7 4,25 27 19 22,25 178,865 11 82 1375 191,575 11 155 2235 158,420 15 77 1134 193,164 7 54 1004

12 678 YUSUF PADİR 11K 9 17 4,75 11 12 8,00 10 13 6,75 8 15 4,25 38 57 23,75 177,957 12 85 1401 183,989 13 174 2483 174,125 8 58 967 176,048 13 83 1370

13 340 BÜŞRA ÇELİK 11K 10 17 5,75 16 4 15,00 2 0 2,00 6 3 5,25 34 24 28,00 176,670 13 87 1435 235,440 2 68 1153 147,323 20 97 1294 152,851 23 136 2152

14 850 YÜSRA ACAR 11K 11 10 8,50 10 6 8,50 5 7 3,25 5 13 1,75 31 36 22,00 172,355 14 92 1554 213,341 4 100 1646 133,813 24 113 1553 179,987 12 78 1282

15 613 SALİH ALTINIŞIK 11K 10 18 5,50 13 16 9,00 9 20 4,00 9 19 4,25 41 73 22,75 170,347 15 97 1620 195,577 9 143 2125 154,930 18 84 1186 163,812 18 105 1736

16 642 İNAN KANSU 11K 7 13 3,75 9 1 8,75 8 8 6,00 5 8 3,00 29 30 21,50 168,712 16 101 1682 181,774 14 179 2558 160,949 14 76 1110 164,303 16 103 1727

17 391 İSMAİL TOĞRAP 11K 9 7 7,25 0 1 -0,25 7 6 5,50 6 9 3,75 22 23 16,25 164,780 17 111 1822 149,027 25 235 3512 162,224 13 75 1099 185,557 9 66 1143

18 1249 ŞEYAN KEÇİ 11K 5 14 1,50 10 1 9,75 10 10 7,50 4 13 0,75 29 38 19,50 162,722 18 118 1911 172,422 17 196 2842 157,125 17 80 1157 158,128 20 120 1953

19 640 BARAN DEMİR 11K 9 21 3,75 5 1 4,75 7 4 6,00 5 7 3,25 26 33 17,75 161,245 19 123 1979 156,362 22 224 3303 162,537 12 74 1098 164,303 16 103 1727

20 691 İSMAİL AKKOYUN 11K 9 11 6,25 7 17 2,75 8 9 5,75 5 19 0,25 29 56 15,00 159,217 20 129 2057 161,106 19 215 3178 141,733 22 103 1397 180,165 11 77 1279

21 1193 ROJDA AKBAŞ 11K 6 13 2,75 9 1 8,75 7 7 5,25 4 7 2,25 26 28 19,00 159,177 21 130 2060 174,794 16 190 2776 150,949 19 91 1242 152,558 24 137 2163

22 513 RIDVAN TEKİNBAŞ 11K 13 17 8,75 11 17 6,75 0 4 -1,00 5 4 4,00 29 42 18,50 155,622 22 142 2201 203,968 5 122 1887 118,442 27 141 2016 154,732 21 133 2082

23 449 BÜŞRA IŞIK 11K 7 16 3,00 5 2 4,50 8 7 6,25 3 10 0,50 23 35 14,25 152,007 23 158 2363 149,539 24 233 3487 146,812 21 98 1306 160,656 19 114 1856

24 454 YUSUF GÖRKEN 11K 4 12 1,00 3 3 2,25 9 6 7,50 4 9 1,75 20 30 12,50 147,917 24 166 2542 121,284 28 264 4188 163,478 11 73 1090 154,638 22 134 2083

25 901 ZERDA ÇELİK 11K 9 13 5,75 5 14 1,50 4 13 0,75 9 15 5,25 27 55 13,25 143,587 25 181 2750 149,675 23 232 3486 138,598 23 105 1451 144,910 25 151 2480

26 388 HİVDA KAPLAN 11K 5 15 1,25 6 1 5,75 6 5 4,75 2 17 -2,25 19 38 9,50 133,452 26 216 3300 145,265 26 237 3603 118,871 26 140 2007 138,912 26 167 2752

27 555 ÖMER AKTAN 11K 3 5 1,75 10 5 8,75 3 11 0,25 7 19 2,25 23 40 13,00 131,717 27 223 3395 167,814 18 204 2987 116,049 28 147 2122 113,813 29 250 4016

28 0 HELİN ÇELİK 11K 8 22 2,50 8 16 4,00 3 12 0,00 5 5 3,75 24 55 10,25 127,792 28 234 3578 142,872 27 242 3660 123,834 25 127 1826 117,460 28 234 3817

29 877 YUSUF DEMİR 11K 6 11 3,25 6 2 5,50 1 1 0,75 13 14 9,50 126,630 29 240 3625 157,637 20 221 3274 104,775 29 191 2811 122,695 27 221 3558



11K SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11K

KATILIMLAR
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11L SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: 11L

KATILIMLAR

1 138 AYŞENUR EKEN 11L 12 9 9,75 8 2 7,50 22 1 21,75 12 10 9,50 54 22 48,50 280,610 1 6 184 215,713 10 97 1573 312,179 2 3 285 306,243 1 7 85

2 0 AYŞENİL*  BİLGİN 11L 1 2 0,50 14 0 14,00 21 1 20,75 19 4 18,00 55 7 53,25 270,972 2 9 234 192,442 13 151 2208 359,199 1 2 170 235,325 4 24 459

3 110 İLAHDA UZDEN 11L 17 10 14,50 16 8 14,00 9 9 6,75 9 7 7,25 51 34 42,50 238,475 3 21 440 290,162 1 21 344 193,184 8 36 769 244,103 3 20 377

4 410 LEYLA ERTAŞ 11L 16 4 15,00 3 1 2,75 11 10 8,50 9 6 7,50 39 21 33,75 226,605 4 25 533 222,181 7 83 1424 206,988 5 29 694 258,711 2 15 280

5 219 REYYAN AYTEKİN 11L 9 7 7,25 14 12 11,00 17 8 15,00 40 27 33,25 218,422 5 29 633 150,615 18 230 3456 272,085 3 4 399 220,498 6 33 594

6 2 ŞİNAYİ ATALAY 11L 16 9 13,75 9 13 5,75 8 4 7,00 33 26 26,50 201,775 6 45 898 195,985 12 141 2115 184,616 9 49 851 232,515 5 25 477

7 168 SERHAT GÖK 11L 9 11 6,25 17 9 14,75 10 8 8,00 5 10 2,50 41 38 31,50 199,432 7 50 938 237,342 4 63 1107 171,733 11 62 1007 194,459 8 52 982

8 302 HALİL İBRAHİMİYAL*PP 11L 13 13 9,75 14 14 10,50 7 7 5,25 7 8 5,00 41 42 30,50 198,920 8 51 944 234,772 6 70 1167 168,420 12 66 1038 201,418 7 46 867

9 0 EMİR EFE ÇİMEN 11L 11 13 7,75 16 6 14,50 4 6 2,50 10 8 8,00 41 33 32,75 193,142 9 58 1061 246,224 3 48 908 168,284 13 67 1040 169,988 13 96 1540

10 228 BEJNA CANSAĞ 11L 5 8 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 10 6 8,50 31 19 26,25 188,892 10 62 1140 152,715 17 228 3395 222,066 4 24 608 182,892 10 71 1213

11 77 RÜMEYSA AYGÜN 11L 6 5 4,75 6 1 5,75 10 8 8,00 9 5 7,75 31 19 26,25 187,800 11 66 1158 169,695 15 199 2922 205,086 6 32 703 183,989 9 69 1180

12 460 FIRAT ÖZDEMİR 11L 9 7 7,25 12 4 11,00 6 6 4,50 4 1 3,75 31 18 26,50 182,855 12 74 1275 220,498 8 87 1468 155,244 15 83 1182 179,204 11 79 1298

13 145 DİNDAR ŞAHİNN 11L 12 13 8,75 10 5 8,75 2 4 1,00 12 10 9,50 36 32 28,00 182,437 13 75 1289 216,674 9 93 1542 167,344 14 70 1052 167,438 14 98 1634

14 6 ŞEVİN KAVAK 11L 7 7 5,25 5 2 4,50 7 6 5,50 11 3 10,25 30 18 25,50 181,880 14 76 1300 165,244 16 208 3069 203,518 7 33 716 171,597 12 93 1499

15 435 İHSAN YILDIZ 11L 11 15 7,25 18 10 15,50 2 14 -1,50 10 16 6,00 41 55 27,25 169,557 15 99 1654 249,087 2 43 848 127,658 18 122 1717 141,086 17 161 2666

16 1390 MUHAMMED EMİN ERDAL 11L 6 5 4,75 12 3 11,25 5 6 3,50 6 16 2,00 29 30 21,50 163,897 16 114 1859 204,636 11 117 1869 137,146 17 108 1474 155,401 15 130 2059

17 411 NİSANUR ASLAN 11L 1 3 0,25 5 2 4,50 11 15 7,25 7 13 3,75 24 33 15,75 153,042 17 153 2314 130,344 19 254 3982 174,439 10 57 965 147,814 16 145 2350

18 37 AHMET KARABULUT 11L 6 14 2,50 13 9 10,75 4 12 1,00 9 14 5,50 32 49 19,75 150,365 18 160 2435 185,755 14 166 2420 141,932 16 102 1384 123,813 18 218 3526

19 303 ĞEMGİN KURT 11L 23 7 21,25 23 7 21,25 235,011 5 69 1162 100,010 19 268 4530
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A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 285 1333 1333 5224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 12,1 5,31 10,6 9,0 8,34 5,5 7,5 3,64 7,4 8,6 5,21 31,8 37,2 22,50 165,140 193,450 167,300 153,330

Okul Ortalaması 8,7 11,5 5,82 11,6 8,3 9,58 5,5 8,1 3,44 7,3 9,5 4,96 33,1 37,3 23,80 167,290 200,540 155,010 159,220

SINIF: A

KATILIMLAR

1 891 NURSENA ÖNDER A 8 17 3,75 5 22 -0,50 7 15 3,25 20 54 6,50 129,890 1 226 3482 123,009 1 261 4151 122,695 1 128 1857 146,832 1 147 2406
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GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

131,192 65,47
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

  -  7
BU  T  A A UŞ 120 14 17 89 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 224 1064 1064 3420 % 65,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADAdebe bed  a CacAECcdDe b Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C       dA           a   BA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

125,355 70,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

  -  0
MAŞALLAH KANAT 120 14 29 77 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 244 1129 1129 3676 % 70,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız AcdaDCB       ceBbbbdcCDDA bBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CabdbeeCAdaBd                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ae  ee             d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız ae      c                     

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 2 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 4 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

148,172 48,49
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11  -  177
ECRİN ŞENER 120 18 23 79 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 165 853 853 2533 % 48,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDeD  b e       A    E d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız           B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BeDaA Ab      cE         eEBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız DBecAe e e   baeb       DdcdD 

S D Y B%

Türkçe 30 5 4 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 1 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 2 38

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

128,695 67,78
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11  -  7221
HIZIR ÇAKIRBEYLİ 120 22 52 46 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 228 1088 1088 3541 % 67,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız be  bCec acCD AdBe aaadDD b aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız db AaaeC  CecDA  eaA bb a ABaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız bbAcA aaaEEcc*aBadbaaCcaaBeeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 16 23

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 22 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 5 10 33

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 6 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

155,502 42,25
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11  -  1408
ŞEYMA DÖĞER 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 143 772 772 2207 % 42,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B  DA   B    aDCe Bc E cab  ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACEEAaaC BACaADbaDeBBbDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cd  b  c  c   d         b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 8 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

138,630 57,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11  -  369
ÜMİT TEYFUR 120 18 33 69 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 203 973 973 3023 % 57,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız abeD  c ecC aCbCACccdEecaDa DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız      bc   e           ba EcB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız                E        Da    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız Deccb        bD     c eDa cdD 

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1097

120 12 40 68 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeadBaeddaeeaeacCabdbecaDeAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AbCdE  dC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBcDe c**cc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız aBcde                         

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  858

120 2 10 108 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cceBaee de  e b      B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 10 7

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

124,190 71,52
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  592
ADEM ÇELİK 120 20 36 64 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 246 1141 1141 3736 % 71,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  Dedb dde e e c B ec cCDc D  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEAbCaCd eeAaA beBA   eaBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b     c  a e dc dBa      a Ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 14 17

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 7 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

107,330 83,35
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2020
ALİFIRAT KAPLAN 120 15 47 58 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 261 1218 1218 4354 % 83,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cbdccbebbedacaedccAECcdDbAcCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aaaAaaaaAAaaAaABbbBbbbbBccccc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  e      a     e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2176
BERAT AFŞİN 120 14 34 72 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Becee b ddaeeabacCabdEecaDeccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d CaEAbCaCBddBAaABee          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 24 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

122,150 73,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2053
BOTİ NAS 120 22 68 30 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 252 1157 1157 3823 % 73,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bbcBDCcbebBeDacaeDccaeCcDdbacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız eadeECdeccCBbadebddAbcaacdcBae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aDcBbeeddEbbdaDBccCaBbeabeCddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 22 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 6 9 40

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

134,567 62,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  703
BÜNYAMİN AKSU 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 213 1020 1020 3248 % 62,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaeDA   ebC a cC dB dabB cc b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız e CEEdEdCdcACeAaAaaeaBdDEEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cdce   c           c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

160,197 38,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1228
BUŞRA TEKİN 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 127 727 727 2025 % 38,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BacDABe BAaDc eaACacdEbcdDbcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAedEAEda eACecaAceCBedDaEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız edceA b Ba Ecad c  Be cd C ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 16 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 15 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 9 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

153,940 43,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2051
ECE YILMAZ 120 28 31 61 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 152 794 794 2280 % 43,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDbe  eda edcCACaccEdcCDbecdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEdAEb  AACeADA  ecAEDEacBABEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız      c  E   c          C    Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

128,527 67,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2130
ENES GÜNÜL 120 21 39 60 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 229 1091 1091 3550 % 67,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeAb cc ecCe ebCeaacAbdcaDecDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAdbEAE C cAeeAaAaceacED E Bde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cdce B c           c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,710 62,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  0
ESRA AKYILDIZ 120 32 84 4 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 214 1031 1031 3288 % 62,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDeecbebCaaCDCeaccAEacbbDc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız adccEdaCccadADddaCaAdDadaBAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ceeaccBcbEaDadbdBcdaaCDbaeCccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız DacDebdBDBEacBeacebadacaadbdca

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 5 10 33

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

141,237 55,19
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  497
ESRA KARADAĞ 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 192 937 937 2883 % 55,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BacDAc aebd e bC  d dECcCb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAC cAdCCCcAaeADbBae   DEE BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   bebBcc  a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 3 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

121,887 73,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2095
FERHAT ASLAN 120 19 32 69 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 253 1159 1159 3833 % 73,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B  D  aeedC d  Cdb adbCa bDbbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız      AEb  BACeAcA bCdBdbaEeBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cdc  aec      c           c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 15 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

128,272 68,11
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1253
GÜLİSTAN AKBAŞ 120 21 33 66 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 231 1094 1094 3558 % 68,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B AD  c ec ea cCAeacbbdcbDb ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dcCbEbECCCeAeaADbcbeaBdDdE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız        c           e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 17 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  532
KEREM PARLAK 120 13 76 31 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbcbdccbebbedacaedccAECcdDbAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 27 1 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız bcdadecabdaeCcb*deaCdadcdcbad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız ecbaddeAcdbaEcadecBdCbedaCbdeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 14 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

148,300 48,41
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  685
KÜBRA EKİN 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 164 852 852 2529 % 48,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDeeD edeced CACaccEdcCDDecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAbEdAEb  dA eA     BBEDEE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cd     c      c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

127,672 68,63
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1131
MEHMET KURT 120 26 57 37 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 236 1103 1103 3585 % 68,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız AcAceCBcCaaCcacCa eECcebe bb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEadd C  cCeAcbcabaAdDEaBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız cecddcadEEEbeabeBcaacbcecd ccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 25 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 13 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

122,505 72,93
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  902
MERVE UYUR 120 19 49 52 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 251 1154 1154 3810 % 72,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız aecbecD BdC a cdAeBcAEedCbed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız ccedEcEeC eAacbebaeaaacDaEDBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız acabc Abc cEceB           b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 17 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 4 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

88,730 88,44
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1598
MERYEM ÇİFTÇİ 120 17 71 32 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 265 1245 1245 4620 % 88,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cbdccbebbedacaedccAECcdDbAcCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEcde CeAaaAebdedceaacacBAecc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 27 1 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız cbbe ddebbdacaedBaecBdabadebad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 9 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 27 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 12 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

132,232 64,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  706
NİSANUR AZBOY 120 21 36 63 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 219 1048 1048 3364 % 64,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cD c aeedDe bC ed dECcCD  beBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C ccdCeCAAacA  BaecA     BAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız babBccdBadce                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 15 27

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 6 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

145,630 50,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  660
RABİA CANİ R 120 25 40 55 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 178 886 886 2651 % 50,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADe D eb De bC ed dECcCD  beBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız dbcAEeaCAA eAc BaecA     BAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız babBecdBadced*DcBadc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 16 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 8 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 6 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  4000
REMZİ BAZNABAZ 120 20 55 45 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDedbbcdaaaCbCdecacdCdeDaeabeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız adcecaCadcdecDcdaCBAEaEdcBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   d  e  Eab B  a c c eea B c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 4 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,240 63,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  467
ROJİN IŞIK 120 21 34 65 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 217 1036 1036 3309 % 63,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız aaeD  c ab    eCeCBcAECcbDbAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAb EccbaCeAaeAb  ee BdDaEeBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cdce   c  c        c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

148,830 47,97
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  0
SİPAN AYDIN 120 35 78 7 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 162 846 846 2506 % 47,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız Ab ebCecdDcaeCAedDAEdc DcdbCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız abcdEdCbAbCdeDcBabcdEDcBaBcdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aac  c  dabcdEDcBabcdbcecd AcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız aBeDaabcDedcbabcdedcbabCDeacaD

S D Y B%

Türkçe 30 12 16 40

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 20 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 9 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 0 10 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

137,027 59,63
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  2110
SUPHAN KAPLAN 120 25 36 59 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 206 989 989 3115 % 59,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDeBaeedCcdbaCd dedcCBCbabcaBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bdEAEbaCAbCeAcAabCBAdbEdBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız c    c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

141,897 54,46
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1207
YETER TURAN 120 23 37 60 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 189 926 926 2845 % 54,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDeBaeeACea e edBcAECcaDbADbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bdEccbaCbA e bd eeeAdDaBBBABEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ce   c           c          cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 6 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

136,157 60,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11A  -  1341
ZEHRA İNANÇ 120 23 41 56 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 210 999 999 3151 % 60,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cbecD BdC a D deac E cCb  D Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız  dEcE C dc  AaAaeCBAcDbaaBAd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  eb Abca Ed e ee c bc  a BCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 16 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 7 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

166,105 33,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  2140
ALİ ACET 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 105 653 653 1763 % 33,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BD aA DdeAdDadeCA a bE a Dc bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACdEAdbCCebdBADbaaaBBEDbEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   D                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

204,907 15,98
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  745
ALİ TEKİN 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 368 368 835 % 15,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eacaDeeAdeabcec               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız eaEdaC              EDEBBBAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 0 10 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D A AABBEE DBEDB B E   CEBC B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 13 7

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 20 0 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 10 0 67

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 0 88

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,675 62,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  582
AYSEL ÇELİK 120 21 39 60 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 215 1032 1032 3289 % 62,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDAcbCaAdDebDCeecadEbcbaebeCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEEddddCdACcAaddcCcebbaceBAeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

165,517 34,19
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1103
BARAN  LAÇİN 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 109 663 663 1786 % 34,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B Ae cD BbC eCbCcbdDdEecababDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAbaEAEedCaAd A  abCBBEDEE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBcbA  b  d b   D  c a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 3 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1992
BAYRAMAYDIN 120 11 51 58 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız AbcdeaBbdecaedbbBecaaBecabeeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aEcecaaeceCaAecBcadbEaEeaecBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ae                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,597 43,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  2067
BERAT YILDIRIM 120 31 38 51 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 148 784 784 2250 % 43,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BcAD cDCabaDcbDCbdcaAEbc e  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACdEAdbabccdaADAaaCBBEDEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cBcbAcbeacbaa                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 7 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

131,825 64,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  2157
ESRA ŞİMŞEK 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 221 1054 1054 3386 % 64,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ecee      B  aAC       D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbaAbeeC ACcAaABDece DaaBBABEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  c   c  b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 5 13

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

128,407 68,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  477
EVİN ERKEMEN 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 230 1093 1093 3556 % 68,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  cee  abd a cCAdaDdc caDe c Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bb AddCC A  ADABbCcbaDaaBBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 17 17

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 3 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

155,402 42,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  593
FESİH BAĞIŞ 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 144 774 774 2214 % 42,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız caeBbCdbdbcbadbCe cEea D    de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız baEAECCCAACeAaAabCaAEDEBBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız cbABcb                      BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 19 17

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 3 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,537 40,68
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1342
GİZEM ÇELİK 120 26 33 61 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 136 753 753 2125 % 40,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BacDAaceacCDdCDCACBedEbdCba cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız bcCbabd CbceadADAB eaabcEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eB                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

158,150 40,24
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  152
HAMZA BİÇİM 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 133 745 745 2102 % 40,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDAeaCBbCDeCbCcaabdEbc bb DbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız baEAECCCAACedaAabCadEDEBBBA Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız bad  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

169,590 31,57
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  2033
HAZAL GÖRÜR 120 32 21 67 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 98 625 625 1649 % 31,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız Abe D dc c C C  d dEed De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız baEAECCCAACeAaAabCaAEDEBBBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız e  B  Bca      B   b   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 10 20

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 3 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

146,325 50,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1271
HURİYE OKÇU 120 21 30 69 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 175 877 877 2624 % 50,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDeaAccdBAbDe  CdCa AEea Dbeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAedded CC A eAbdBeece abE BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   D                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

139,817 56,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  430
İSKENDE  AKDAŞ 120 22 20 78 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 198 956 956 2970 % 56,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız e     e       A  a  bcCba e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aEbcEdCCAA  ADAB e eEDEBeBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız        d Ed            C     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 8 10

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

156,067 41,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1011
MUHAMMED TEKİN 120 25 20 75 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 138 767 767 2185 % 41,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaA     e a          E c b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAbaEAEedCdAdeAadabCBBEDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBcbA  AB                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 5 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

179,447 25,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  469
NURŞEN DEMİR 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 79 539 539 1356 % 25,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDAeb eAC ab dAC cAbCcCDc D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEAECCCcAaBADABcCcAdDaaeBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız be Be   E     a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

119,997 75,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  15
ÖMER FARUK ŞAPTALI 120 6 5 109 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 254 1171 1171 3932 % 75,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADABe deb e  C     E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 5 20

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

163,475 35,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  599
ROHAT ÖZKAN ARAZ 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 116 690 690 1875 % 35,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BD aA DdeAdDadeCA a bE a Dc bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACdEAdbCCe  dADcc CBBEDEE BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

127,955 68,36
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1210
SİMANUR KESKİN 120 18 29 73 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 233 1097 1097 3571 % 68,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız Ae eb e d B  aAC aecCc Db ceB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız abab  dC ACcAaABbeae Da BBAeE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  c   c  d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

161,485 37,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1965
YAĞMUR ÖZBİLİCİ  O 120 24 20 76 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 122 710 710 1962 % 37,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDbDA b B C e  C   eAECcaD Ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız A b EeEd   A eA b eCaeEDbE BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   D    c           c     d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

128,242 68,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  878
YAKUP YAMAN 120 18 28 74 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 232 1095 1095 3560 % 68,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaADeee abd ebDb ad  E    b D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız deCadcdbeCcA eAad aeBBEDEE BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 13 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 3 0 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

146,025 50,44
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1077
YUSUF GÜLMEZ 120 28 38 54 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 177 881 881 2635 % 50,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaADbcDedcaeebeacbdcAbCcaeDdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAbaEAEedCdAdeAaAabCBBEDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBcbA  c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

118,392 76,67
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  2058
YUSUF İNANÇLI 120 10 9 101 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 256 1181 1181 4005 % 76,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BcAa          b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A a       d ed    bBBEDEa BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 3 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 1 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,175 54,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11B  -  1164
ZEYNEP SONGUR 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 186 922 922 2830 % 54,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B A   D eeC a  C e aeEec Db e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  Aa  AbCCCBb eADAB baadDaE BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 10 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

113,052 80,42
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  1318

120 18 57 45 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 259 1200 1200 4201 % 80,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ceAec eda e D ddBDdcecCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız adddE C   C daAc eceabcBcdcdEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız abcBcdcdEdEaeabaBcbcdCDedeaeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 16 17

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

137,002 59,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  2023
ABDULLAH TURAN 120 20 36 64 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 207 991 991 3118 % 59,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eaAecCaAdca cCACdeAdCcdD bDbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız  dceaCCdbAaebab aCcAcDaadBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

140,155 56,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  277
BİL L SÖNMEZSOY 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 196 949 949 2949 % 56,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDcee adbbeaadceBcAEdcCDDA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAabEdECC cAddAaAaeCadbD EeBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

165,582 34,13
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  274
BÜŞRA EFETÜRK 120 36 51 33 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 108 662 662 1783 % 34,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BcAD  DbeA DadDdAbdcAadcCbDbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız bAdEEcECCCBAaeAbAaaCacEDEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBecbBbcBccdEcddcdccaaeCbabBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 11 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  1180
CANANEACAR 120 18 66 36 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız ebcad ebcAecBbbCdCBecEdddeecbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız cAbdEebCadaedecDdecaaBaDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBccbBbcBccdEcddcdccaadecbaBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,632 43,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  2074
ELİFNUR    KARAKAYA 120 29 41 50 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 147 782 782 2247 % 43,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDeec ebdDaaaCceBbbbdBCDDeDbBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbEdECC dAddAaAaeCcAcDcaeBABEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   bBb Bc   D bc   aae        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 19 33

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 5 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  2049
HARUN İMRET 120 19 65 36 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız ebcad ebcAecBbaCdCBecEdddcecbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız cAbdEecCadaedeAaA*aaaBaDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBccbBbcBccdEcddcdccaadecbaBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

119,915 75,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  733
HİRA NUR KARAER 120 22 67 31 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 255 1173 1173 3938 % 75,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ebcaceecCeebcCAecbAb eeDceDeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CabdEebCAdaedecdDecAabadBcbeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız abccbbBcbcdDecDdcdCcaaDecBabcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 11 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

125,407 70,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  1260
KADER ÖZKAYA 120 20 39 61 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 243 1128 1128 3671 % 70,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız baecbbec  aCbCACdcAdCc*D bbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bdcAEaCCbAaebDbaabcAcDEaaBAaEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                      D       c

S D Y B%

Türkçe 30 7 20 23

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,832 53,52
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  11040
KASIM CINAR 120 30 56 34 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 183 911 911 2796 % 53,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDcDA c eba cCbdeaBedbbcCDeAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACbEdECCCBAdeAaAaeeadcDaEeBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBccbBbccc dEcdbcdccaaeCbabBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 23 20

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 7 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

86,325 88,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  795
KAZIM KILIÇ 120 13 60 47 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 266 1246 1246 4624 % 88,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız abbedaaCccdaebbCdbecdaedabccad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eeCbacdCeCBcbceebdDCaBdeddadAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eceaAeddBaa cD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 28 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 5 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

131,757 64,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  598
MESUT ATMALAR 120 26 50 44 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 222 1056 1056 3393 % 64,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDcDA c eba cdbdeaBedbbcCDeAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACbEdECCCBAdeAaAaeeadcDaEeBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBccbBbcccadEcd   ccaa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 16 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 9 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  616
MUSA ÖZT*  KİNG 120 23 67 30 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbAbAec ebdDaaadcecbbcCcaaebDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız bAbdceaCCdcAbeAaABaCaabacEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBccbBbcBccdEcddcdccaaeCbabBec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                      e        

S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 11 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

117,747 77,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  945
NİSA KAYA 120 16 41 63 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 257 1184 1184 4031 % 77,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız acdaAdbbBebcBdeCdCBc cdc D  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A  acdC  eA  ecb b a aa EcBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBc cBbc ca   d          bbB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 18 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 3 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

176,472 27,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  840
YAĞMUR KAPLAN 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 88 570 570 1439 % 27,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDeBD ebaDa DCAe cebbc DaAD Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbEAECaCAAdaADABaCBA DE BBABEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız                            b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  455
ZEYNEP İDE 120 20 64 36 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bbecDaecbDaecdAbdDAbecbDabbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bdcAEaCCAdaedbcaeacdaDcaeBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ecbBb  ccdEc dcdccade   bBCbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 10 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 19 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 11 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

146,032 50,42
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11C  -  1115
ZEYNEP ÖZTÜRK 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 176 880 880 2634 % 50,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeD  D eb Da  dAe cebbcaaDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACb AECC  A  ADA  e edadE BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                     b  D      

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

178,057 26,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  516
AZAD EKİNCİ 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 84 557 557 1398 % 26,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  DeBcb     CDCACB d e aDD DCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbaAECCbdAdeAaAeDCc EDEaBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız                          a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 6 43

HİKÂYE 4 3 0 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

99,450 86,79
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1159
BARAN EFETÜRK 120 13 52 55 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 264 1237 1237 4534 % 86,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BedcAdcaabebc*DaebdcAdeBaDebDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AdbE*cbeadcdbeA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cceabdAceBdaceabDace          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 17 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 8 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 6 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

139,437 57,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  707
CAN DEMİRHAN 120 20 16 84 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 199 961 961 2988 % 57,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız             e d c bECcaD  DeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbEAEbaCAAdeADb  eB  D B BAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 7 17

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,957 40,35
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1462
CEREN TAŞ 120 26 12 82 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 134 746 746 2108 % 40,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeD a  eb    DCddabAbCc  D D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 1 11 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  AC  AECCC    AD   e BEDEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 0 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

162,335 36,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  389
DENİZ ÇAĞLAYAN 120 30 33 57 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 119 704 704 1931 % 36,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeADA   B aDadaCcCdbeEddCbacbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAedcAECbCcAaeAadaDCaBEDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız     A  d  c   B    e      b  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 4 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,090 54,29
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1170
EMİR TOY 120 22 22 76 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 187 924 924 2836 % 54,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız                 bbaDAEecaDDdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız ccbbEAECaCcAdeAadaeeBBEDaEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,252 43,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  558
FARUK KATAN 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 150 789 789 2267 % 43,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  Dec bBAC BaD ACac bCcCD  DeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız a  eb a     baABaeBbdacacB dEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D    d                      Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

139,907 56,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  493
FURKAN ACAR 120 23 34 63 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 197 954 954 2964 % 56,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADee  e  e CDCeCBc E caDa baB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız ecEeEaCbAACcAabBaac bDaa BABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   b c add   d    a    b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

228,780 9,97
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  479
HAVİN OBA 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 260 260 521 % 9,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADeBcbB CDeCcCACeDAECcaDDADeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C EebCCCeedeADb DCe EaEaBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D A  A BE   B a  B    c Ea c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 2 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 1 75

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1335
İSMAİL DALMIŞ 120 19 71 30 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eceBeaedaDeaDaeaeadbdeebeAbdce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbbcEbCdcAbcAabaedcddDaedBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız eaAddcBeddabcaeaBcCaBeeaadCdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 9 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,432 49,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  315
KÜBRA SABAZ 120 22 24 74 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 171 865 865 2570 % 49,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  De a B   edDabaa AEecaDDAb B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C ceEC C  aeb  BaecbEcE eBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   A  c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

195,727 19,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  67
MELEK ÖZDEMİR 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 52 418 418 996 % 19,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDceDCebaedbDCeCBDAcbcCDb DaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEAECaCdACBADAaDecAEDaBBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D Aedc BE   B   c        d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 4 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

136,050 60,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  362
MİRZA ARSLAN 120 20 29 71 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 211 1000 1000 3158 % 60,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B  DA c dA  e aCba bebCcaDccc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eA d AdbC BbaaAaAaaCeadDaEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 14 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

163,125 36,26
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1320
MUHAMMED TURAN 120 21 18 81 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1894.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 117 693 693 1894 % 36,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız      CBcC eCD ACB  c c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız                     EDEBBaded 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız abd  d  c  D   BBabaBb C  CAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 4 27

HİKÂYE 4 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 10 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 4 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

172,312 29,79
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  2170
MURATÇAM 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 93 601 601 1556 % 29,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Bc DA   cA   CDCACBcAEe aDDecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  Abb AdCC   C ba e a B D EcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aBcc   c*c               e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız cBb ceaD                      

S D Y B%

Türkçe 30 15 7 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 4 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,345 54,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  475
NERGİZ ALTUN 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 185 921 921 2821 % 54,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDce  Bbd edeCeea AEaB D  DbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C EbEC CAAaeADbBbec bDcaeeAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

138,950 57,60
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  676
ÖMER AYMAN 120 22 46 52 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 201 969 969 3009 % 57,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDbebbeACedaDbcCBcbECeCDcdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız cceEaddbCaBdbacedabbacdadEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BeDecabd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 3 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

178,157 26,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  104
ÖZGE BİÇEN 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 83 555 555 1395 % 26,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaADA b a  ceCeCbddD   caDD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A  EdE   cACeA A           A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BeD A  A  E   B a  B    D Ed c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 4 30

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 0 88

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

199,930 17,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  375
RUKEN ÇALIŞIR 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 49 397 397 928 % 17,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeADAacCecC ddDCdCBDeE caDDAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACEEAEdaCcAdeADAaDCacEDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   b A ec B    B D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 2 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

127,050 69,03
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1274
S E V D A K A Y A 120 25 64 31 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 238 1114 1114 3606 % 69,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeeAecbBcaDaaDCAeabdcdadbDeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AdCbccEeabdcCBbbAaadddEeEaaBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aaaabccdd EcceeEcaaabccdDeEBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 23 20

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 13 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 4 50

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,815 48,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  106
SEMA ARĞUNAĞA 120 23 19 78 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 168 856 856 2546 % 48,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B eDeBD eb    DddC cdb c DaeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d  dEAECCC    ADba e BEDaEbBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 12 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

123,657 71,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1178
SEMANUR DİREKÇİ 120 10 22 88 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 247 1144 1144 3759 % 71,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız e  c  B      C   a E ceaD D BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bbbbbb                    e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız DDdddd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız aaAaaa                        

S D Y B%

Türkçe 30 7 6 23

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 2 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

165,842 33,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1876
ŞEYMANUR ARAS 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 107 660 660 1774 % 33,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDABaCeAd dbDCd BcdECcabe DaBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız edEb CCCdAaeADAcDdcAED aeBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   b     E                  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

179,302 26,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  1319
SUDE NUR KURT 120 29 16 75 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 80 541 541 1362 % 26,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B  DA   c a  CDCACBcAEecaDDecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A bEAdCC c C ba  DC B DaEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız           E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız   e                           

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

158,400 39,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  199
SULTAN BAKIR 120 25 26 69 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 131 740 740 2087 % 39,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  DccD   C  abCd BccEdcdDD b Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız b  e eC  ceeAD aa BbEDE BBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  e c c eE   B               BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

172,702 29,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  363
TUBA TULAY 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 91 596 596 1544 % 29,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bDA bCebaca adACaceEbcaDDdDbBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAECbCAACeAaA aeBAEDE BBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız cbddAAcB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 4 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

156,022 41,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  572
UMUT ÇELİK 120 25 14 81 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 768 768 2187 % 41,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B A c         eC    bECcaD  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAEbCCBAdeADA ab  dDEEcBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 5 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

188,125 22,09
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11D  -  478
ZAZA MEHDİ DEMİR 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 65 466 466 1154 % 22,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaADeca BAC B DCbCac bCcCDe De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAECCCcAaeAaABce   a E BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BeD           B             de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

130,215 66,39
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  412
ALEYNA TANRIKULU 120 18 28 74 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 225 1071 1071 3468 % 66,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ec    eb    DCA a dE c b  e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız b E      A  Aab cdBAaDaaeBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız cDecbAacc a d   B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 9 17

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 5 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

141,257 55,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  2105
CANSU TAŞ 120 25 35 60 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 191 936 936 2881 % 55,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeAcA a e dDeaDCcdBcdEbcabebbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız A bEdAECCdBA cAa aaC  aDEEcBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   e A b Ba ace                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 5 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

141,212 55,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  309
DİYAR ÇİFTÇİ 120 17 7 96 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 193 938 938 2885 % 55,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız  D      e            E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eA E AE  CcAb A  aDC     EDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBD       c   d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 1 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

138,840 57,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1310
EBU EKİR AVCI 120 15 5 100 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 202 972 972 3017 % 57,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız dD                   E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eA E A     Ab A  aDC     EDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBD       c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 1 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 1 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,750 48,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  626
FURKAN YAKUT 120 23 20 77 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 169 858 858 2552 % 48,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDeaeceaabCD  D   Bc b cdD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eA  EAECCC Ab Aa  DC   D   BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBbe   dc                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 12 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  2124
GONCA GÜL OLGUN 120 18 25 77 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDecbaadedac           e b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dA  EAECCCcACeAaA D       DBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız dd  cB eddc a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 12 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

152,662 44,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  501
HALİL İBRAHİM GÖREGE 120 25 20 75 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 155 809 809 2328 % 44,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDcDAe bebd   aCeCB  Eac D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACEEAEdCdBA BAaAaDa      DBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız    b  d    d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

126,180 69,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  0
HATUN AYDIN 120 20 39 61 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 241 1123 1123 3643 % 69,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BcccABceeAdceaDCcdBcdEbcabebbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AebEdAECCdBA cADbaaCdabcdEbdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

146,462 50,06
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  549
HAVİN ŞAHİN 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 174 875 875 2615 % 50,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDADA   eA  a  CAb  bEecaDc e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız deC  AaaaaeAeeAabBeaacEDaEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aaaaA d    d         bBbbb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 9 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 6 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

150,445 46,54
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1298
KEREM KARAY 120 26 31 63 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 159 833 833 2431 % 46,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDbdabccabdCaCdCaDAEdcbDaecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dA  EAECCC A   a  DC   D   BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız dB  cB eddc a       C        e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

125,947 69,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  583
MEHMET ALİ ÇOBAN 120 17 24 79 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 242 1124 1124 3649 % 69,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız d Ae c  e   a   c  e c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eA E AEbCCcAbaceeaDCdBccaEDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBD    d  c   d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 8 3

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,875 48,68
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  844
MEHMET SALİH AKIN 120 35 63 22 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 167 855 855 2543 % 48,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ebbeeacdaeeaDCAeabbcaebDcAebBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbEAECCCdAdeAaAcDCcAbeEaBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız DbcBAeedcEbcdcecaabcBabCdeabBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız           cbaebEad            

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 22 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 5 10 33

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 1 7 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,225 49,35
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1292
MEHMET YILDIRIM 120 24 27 69 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 173 868 868 2578 % 49,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ccbcD d ba  bdAed  bC  e   C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEdeECC  A  ADAa CBAaDE   Ad c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D cBAcedc    c   d          BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 13 17

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 6 1 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 2 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

132,830 63,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  0
MERYEM BİNİCİ 120 19 24 77 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 218 1041 1041 3330 % 63,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  D  a e dDeaDC dBcdEbcabebbeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEdAECC A  c a  aC AaaE  BAaE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 16 23

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

126,685 69,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1334
MUHARREM ÇETİN 120 15 18 87 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 239 1119 1119 3621 % 69,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  c Bb BAaedabCd ac E c aD a a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız  ba          DABD BA     BABac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 14 20

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 0 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

160,005 38,84
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  2136
RECEP TATSIZ 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 128 728 728 2029 % 38,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cc cD  AaDda  ACab c cdDD   BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız adEAdCeCdc   aABDCcA   aBBABEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız becBAdcdc                   BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 4 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,665 40,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1121
RUKİYE CENGİZ 120 25 14 81 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 135 750 750 2119 % 40,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B  DAe  dba  CbCd   dEed DD Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A  EAE eC A  AaA DC e DEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 1 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

123,410 72,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  0
ŞAKİR YAMAN 120 21 37 62 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 248 1147 1147 3769 % 72,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız d ea a cea   beda cEde   cae D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız adEAdCeCdc eAaABDCcA   aBBABEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız becBAdcdc   a       c       BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 17 7

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 5 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,682 42,97
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  355
ŞİNDAR 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 146 781 781 2245 % 42,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDeBbdBdCedaeaebBcecbcCDDcbdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız eaEAEdCCdAdeAaA DCcA   cBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız becBAded                    BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 4 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

140,605 55,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1289
SİNEM 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 194 945 945 2918 % 55,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eD  bdBdCedaeaebBcAcbcbDDcbdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız eaEAECCCdAdeAaA DCcA    BBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız becBdde                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 20 27

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

136,370 60,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  701
VESİLE ALTUN 120 24 32 64 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 209 998 998 3143 % 60,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Be cA a e dDeaDC dBcdEbcabe be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız A bEdAECC BA cAa aaC  aDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız    e a c dEd  d       c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 5 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

171,647 30,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  470
YUNUS ONUK 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 96 607 607 1583 % 30,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız e      d  e D A ab c ebDD   BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız  EEAECCCeACeAaABDCcA   aBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız DccBA edc                   BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 3 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

162,037 37,14
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1173
YUSUF TOPRAK 120 33 38 49 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 120 706 706 1940 % 37,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eaeceaBbCDdaDaebBc b cdDDbadBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEEAECCCeACeAaABDCcA    aBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız becBAdedc c acD  d  c       BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 19 30

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 5 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 6 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

140,300 56,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  507
YUSUF USTA 120 24 34 62 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 195 948 948 2941 % 56,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız aDeaeceaBbCD a    Bc b cdD  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dA dEAECCCcAd AaA Db     ED A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eB  cB cedc  c     B   bc  Ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız        a           bc      d  

S D Y B%

Türkçe 30 6 14 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 4 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

152,905 44,39
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11E  -  1008
ZOZAN TOPRAK 120 29 34 57 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 154 806 806 2319 % 44,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ecAaDbeACDeCDbA BcdEbcabe beBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEdAECC A  cAa aDCBAaDEa BABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aa ae  dEb  d         a    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 3 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 6 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

181,505 25,10
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  2107
AYNUR KAP*AN 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 77 523 523 1311 % 25,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDA D e    CcCAC D E aaDDbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAECa aAbecDAaDC aE  EDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   DbA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 9 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

168,477 32,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  1094
DELAL OYNAR 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 102 639 639 1691 % 32,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDAab BAC BCDC dBcAb cbDDbD  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız ebEcEbbedACebaABceaAdDEacBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  aA   d    e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a                     a      D

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

137,452 59,11
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  348
DUYGU EFETÜRK 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 205 985 985 3088 % 59,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbceA bbeeaDa  Cd ab ECeaDDA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A   A     A  ADc  b  acbEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız     d     b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,465 43,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  709
ELİF EREN 120 23 8 89 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 149 787 787 2257 % 43,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B  DA         D  C   E c b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAC  AEC C AaeAD Bcb edD EDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 2 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 0 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

164,272 35,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  420
ELİF ERKEMEN 120 25 20 75 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 113 684 684 1848 % 35,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDA D e    CcCAC D E aaDD beBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aE AEC aeA eAaddeecAd    BABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  bA                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

124,972 70,67
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  1140
ELİF TANSIK 120 16 23 81 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 245 1135 1135 3692 % 70,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ceA  bBe  a D ddBc c eaDD e Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aa A     Ab AD        b  BABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  b  e   b a e      b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

183,485 24,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  378
FATİH ALAN 120 33 12 75 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 73 499 499 1262 % 24,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B bDA   e b dCcCAC eAEdc DDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 2 8 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAECCC    ADA D  c DEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız              e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 0 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

166,300 33,59
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  1054
HASRET AKURT 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 104 650 650 1755 % 33,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDeee B    CbCAC D EaaaDD bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAE a aAbecDAaDe a D EDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aaDbA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

123,162 72,36
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  3307
İLYAS ÇAKIRBEYLİ 120 31 89 0 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 249 1148 1148 3780 % 72,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız caeDbBaecdbeaCedbacDcEeebDabeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız bdaEEbdadCaAaBcDeBDadBEadbDBec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız daDaeebdaccEaDBEaceBdacaebdddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız aeDBcadbbedadbeacaeebDaDbeaeeE

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 5 38

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 10 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

138,050 58,48
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  436
İREM ORAN 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 204 979 979 3055 % 58,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDA D eA  c caAb D E aaDD beBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız dcae b   e           D a BA Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız Db                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  646
İSMAİL ABE 120 15 21 84 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız d     d    abd      ae e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbEA e  AACecDAaDeaA     BAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız eeA            d d d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 0 8 0

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 4 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

127,782 68,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  491
KADER BAŞARAN 120 18 30 72 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 235 1102 1102 3579 % 68,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız     c BAd da dACdccb cabc c B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız ab ebda ceCBAa   aBAEDa aBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız c   AdcB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 14 17

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 2 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  725
KADİR TAŞKIRAN 120 17 14 89 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız d  e  d     b       ae e    BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CbEA    AACecDAaDeaA e   BABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 7 7

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

141,867 54,50
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  775
MEHMET COŞKUN 120 28 53 39 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 190 927 927 2847 % 54,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B eaABbbeba  aad  aaAEeceDbbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAdEEAECCCcAacbDbaeacd   EcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBbbbBbbBBbbbbB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız aaaaAaaaaaaaaaa               

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 9 20

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 5 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

158,202 40,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  870
MUSTAFA AYAS 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 132 743 743 2098 % 40,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDcDc  b  C   Dd d   d c D   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAECCCBACeAbbaDCaBcaEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız        e    E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,897 42,80
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  882
PELDA ATALAY 120 23 13 84 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 145 780 780 2236 % 42,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B eaA   eA     CAd  dE a DD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEA    BAaeA        DEEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   eeA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 7 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

143,465 52,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  771
SEMANUR TAYMUR 120 18 10 92 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 182 906 906 2756 % 52,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B eDA    A      A      d  D b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEA        A  d     eEEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  deeA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 3 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 88,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  2121
YAKUPKIZILKAN 120 16 20 84 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 267 1248 1248 4636 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B d eee e     b       ae e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAE a aAbecDAaDe   D EDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aac                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 9 3

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

131,907 64,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11F  -  905
ZELAL DEMİR 120 19 28 73 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 220 1052 1052 3381 % 64,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDdabbBea a DdddBc c dbD    Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız    A C  AAbeADb  b AdDba eAeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   c     bEc B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 0 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

241,925 7,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  453
AHMET YÜKSEL 120 52 29 39 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 20 224 224 415 % 7,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADABaCB deeCDCACBbAE caD    dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAEbaCAAe   A   B EbEBBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız DDABd  BcEdcBbeeB e      Bb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız bB D     dE  e      bDDdDdDaDD

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 7 4 47

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

273,382 4,12
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  1419
BARIŞ AYDIN 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 130 130 215 % 4,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDADABcCB CeeCDCACB AECcaD eD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACE AEbaCBAe A A b B* cEEcBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız a D ABd  a E  eE B    B D  BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız Dd                B  DCDDCedDE

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 3 0 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 4 37

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 6 2 40

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Biyoloji 10 7 2 70

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

205,017 15,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  341
BİLAL KILINÇÇBJK 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 41 367 367 831 % 15,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız A ABDCB CeeCD ACaaec caDD    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bEE         A     ce DEBBBAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ceAc   B E    DeBd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Fen 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız adbe  b D       B d CDD D D DD

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 4 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 0 70

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

279,115 3,68
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  200
BÜNYAMİN KIZILÇINAR 120 56 23 41 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 115 115 192 % 3,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADABDCB CeeCDCACB  bC aD  D  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız addAEbaCAAe         EDEBBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aDAdAA aE   eEDBc Cb  DaEBCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a  D    bd        d dDDCDADE  

S D Y B%

Türkçe 30 18 4 60

HİKÂYE 4 3 0 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 16 7 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 5 5 33

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 1 75

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

289,482 2,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  663
ELİF ASLAN 120 62 26 32 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 87 87 142 % 2,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADABDCB CeeCDCACBbAbCcaDaAe BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAEbaCAAe       B EcEBBBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aDABA  acEdaBbeB  C B D bBCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız bB D     dE         CDDCedDaDD

S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 1 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 15 8 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 7 4 47

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 3 38

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

296,317 2,22
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  0
ELİF ECE İNAN 120 63 23 34 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 67 67 116 % 2,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDA ABDCB CeeCDCACB AECcaD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACEEAEbaCBAe   A b BBEDEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BBa AdAA aE   eEDB  CEB aaEBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız   b  D        eeD B cDCDaeDdDE

S D Y B%

Türkçe 30 19 4 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 16 6 53

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 6 3 40

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 2 63

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

184,445 23,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  801
EVİN SERENKİLİ 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 70 485 485 1232 % 23,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADAB CB CaeCDCACB dE   D  De D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız eEE E  C         e ed         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız bbAc eeB Ec eb e e         e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız ac     c  cc   aBd  CaDdDdDED 

S D Y B%

Türkçe 30 17 4 57

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 5 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

258,227 5,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

11G  -  1674
EYÜP ERKMEN 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 171 171 300 % 5,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 285 1333 1333 5224

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDADABDCB deeCDCACB AE c DD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız   CE AECaCBA  ADAabeBBED E BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  Ba A            B   EB     CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  ab  D e      c  EddaDCDDeD D 

S D Y B%

Türkçe 30 19 4 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 1 23

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 1 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji 10 6 2 60

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33
