
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

1 488 ABDULLAH NİLÜFER 10D 12 15 8,25 8 1 7,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 7 15,25 5 4 4,00 8 2 7,50 6 4 5,00 68 40 58,00 282,235 229

2 8248 BİLAL DAĞTEKİN 10İ 16 7 14,25 5 3 4,25 4 4 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 7 11,25 2 6 0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 57 35 48,25 263,845 338

3 863 HASAN KAYA 10A 9 13 5,75 8 2 7,50 6 2 5,50 1 3 0,25 3 2 2,50 10 5 8,75 5 4 4,00 6 2 5,50 6 3 5,25 54 36 45,00 230,788 655

4 66 İREMSU ÇELİK 10A 14 9 11,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 2 3 1,25 9 7 7,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 47 37 37,75 225,258 734

5 108 GLSM DEMİR 10A 17 5 15,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 3 1 2,75 2 1 1,75 39 14 35,50 222,990 758

6 8 HATİCE BASUT 10A 13 4 12,00 5 4 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 3 7,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 41 20 36,00 221,650 778

7 1650 ZEYNEP AY 10C 17 13 13,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 6 5 4,75 3 6 1,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 46 42 35,50 217,548 824

8 244 HASAN Ş KER 10A 11 19 6,25 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 12 10,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 48 54 34,50 215,150 868

9 854 ENES İLGİN 10D 3 2 2,50 8 2 7,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 4 6 2,50 2 1 1,75 6 4 5,00 44 26 37,50 205,443 1033

10 38 M SEFA EROĞLU 10A 18 10 15,50 5 5 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 9 1,75 2 7 0,25 2 4 1,00 3 5 1,75 43 48 31,00 203,013 1083

11 33 AYŞEG L ALTY 10A 11 8 9,00 6 2 5,50 2 4 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 43 30 35,50 202,335 1093

12 282 MUHİTTİN ARSOY 10D 16 9 13,75 7 2 6,50 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 39 23 33,25 201,505 1110

13 371 SEMA NUR GÜNDOĞDU 10E 9 13 5,75 7 1 6,75 3 6 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 9 6,75 3 6 1,50 4 3 3,25 3 6 1,50 45 47 33,25 201,478 1112

14 84 SEHER SINIR 10A 13 8 11,00 6 4 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 5 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 5 2,75 39 26 32,50 199,275 1155

15 735 NURŞİN BAŞARAN 10D 15 8 13,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 4 5 2,75 40 31 32,25 197,015 1191

16 472 FURKAN ALTIN 10C 11 10 8,50 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 11 3,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 42 38 32,50 196,163 1215

17 433 10C 16 10 13,50 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 5 1,75 37 29 29,75 190,998 1337

18 1994 RUKEN ÇELİK 10D 10 9 7,75 5 3 4,25 5 3 4,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 4 4,00 3 6 1,50 1 0 1,00 4 2 3,50 38 32 30,00 190,763 1346

19 5009 SABRİYE BOZKURT 10B 15 15 11,25 9 1 8,75 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 37 25 30,75 189,383 1385

20 364 EVİNDAR KURT 10E 9 9 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 3 3,25 36 22 30,50 188,898 1393

21 415 HACER ÇAKAR 10İ 15 9 12,75 6 3 5,25 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 33 23 27,25 188,563 1403

22 279 ESMA AKBULUT 10A 13 8 11,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 2 6 0,50 5 3 4,25 4 6 2,50 38 34 29,50 187,513 1433

23 908 YASİN DEMİR 10D 10 10 7,50 5 4 4,00 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 9 3,75 5 5 3,75 1 4 0,00 3 5 1,75 40 44 29,00 187,478 1434

24 1575 MUHAMMED AYDIN 10G 12 9 9,75 6 4 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 6 8 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 35 37 25,75 186,615 1462

25 1858 ÖMER ÇELİKBİLEK 10G 17 9 14,75 6 4 5,00 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 32 27 25,25 184,335 1529

26 417 ALİ ÇELİK 10A 14 11 11,25 9 1 8,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 38 31 30,25 184,225 1532

27 9 SEMANUR OKUR 10A 13 11 10,25 8 1 7,75 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 9 0,75 4 5 2,75 2 2 1,50 0 9 -2,25 39 42 28,50 184,095 1537

28 1837 ZEYNEP ERİKLİ 10G 15 12 12,00 7 1 6,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 4 4 3,00 39 44 28,00 183,568 1555

29 601 NURULLAH DEMİR 10G 8 18 3,50 7 3 6,25 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 11 5,25 3 7 1,25 0 2 -0,50 40 47 28,25 182,830 1580
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

30 661 ROZERİN ÇALAR 10F 13 12 10,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 7 1,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 5 3 4,25 37 39 27,25 182,443 1596

31 264 İLKNUR YILDIRIM 10E 12 10 9,50 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 35 32 27,00 180,008 1670

32 147 SUDENAZ ŞİMŞEK 10A 13 11 10,25 3 4 2,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 13 -0,25 7 3 6,25 3 3 2,25 2 8 0,00 41 50 28,50 179,970 1673

33 384 AYLİN  *LDIZ 10İ 13 12 10,00 6 2 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 36 38 26,50 179,678 1681

34 0 SERVET AKBAŞ 10K 11 14 7,50 6 1 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 8 3,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 35 37 25,75 179,305 1697

35 1002 İREMSU TAŞAR 10C 15 13 11,75 5 5 3,75 6 3 5,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 6 0,50 2 7 0,25 35 39 25,25 178,315 1737

36 256 İCLAL *SL * 10C 12 5 10,75 4 5 2,75 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 29 20 24,00 176,603 1804

37 1604 EMRE SAYGIN 10F 12 5 10,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 10 1,50 3 3 2,25 1 4 0,00 2 7 0,25 32 34 23,50 176,503 1810

38 10 DİLAN CAN 10A 12 7 10,25 6 4 5,00 2 4 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 4 1,00 30 20 25,00 174,628 1867

39 324 BARAN ŞANSİBEY 10İ 5 5 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 11 4,25 5 5 3,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 33 29 25,75 174,348 1880

40 283 MEHMET KADİR ERKMEN 10C 14 16 10,00 9 1 8,75 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 7 1,25 36 41 25,75 174,280 1883

41 815 GÜLSÜM AKGÜN 10G 12 13 8,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 8 15 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 46 20,50 174,128 1888

42 437 DENİZ ALTUN 10F 10 20 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 8 5,00 3 5 1,75 35 48 23,00 173,788 1898

43 1992 MUHAMMED KARABULUT 10B 10 15 6,25 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 6 10 3,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 37 53 23,75 173,028 1928

44 235 BERFİN TÜRKOL 10D 9 14 5,50 3 6 1,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 10 -2,50 31 49 18,75 172,458 1944

45 851 BİLAL KATAN 10E 8 0 8,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 8 3,00 5 4 4,00 6 2 5,50 1 6 -0,50 36 22 30,50 172,330 1952

46 810 M SALİH YILMAZ 10B 13 16 9,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 10 19 5,25 5 5 3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 38 80 18,00 171,948 1963

47 7 ŞEVAL BAYINDIR 10A 15 10 12,50 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 0 5 -1,25 4 5 2,75 32 45 20,75 171,540 1981

48 495 NİSANUR BİÇEN 10K 13 13 9,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 11 2,25 2 5 0,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 33 48 21,00 171,440 1987

49 1106 YUSUF İSLAM AYDIN 10F 13 14 9,50 8 2 7,50 5 8 3,00 4 3 3,25 0 7 -1,75 0 6 -1,50 30 40 20,00 171,235 1997

50 1952 YAKUP KARTAL 10H 11 9 8,75 5 4 4,00 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 33 42 22,50 171,135 2000

51 385 ÖMER BERAT ASUTAY 10A 8 6 6,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 7 9 4,75 4 5 2,75 3 1 2,75 2 6 0,50 29 32 21,00 171,083 2003

52 1667 ROZİN ERGÜL 10D 14 7 12,25 4 4 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 28 28 21,00 170,825 2015

53 749 ABDULLAH KALKAN 10B 5 4 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 9 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 31 26 24,50 170,698 2020

54 1695 MAZLUMMİRMAK 10G 11 15 7,25 7 2 6,50 4 6 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 23 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 1 8 -1,00 42 71 24,25 170,330 2033

55 1284 YUNUS EMRE GEREKAN 10B 13 12 10,00 5 3 4,25 5 4 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 9 -0,25 2 7 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 35 47 23,25 169,785 2053

56 1676 FATMA YAVUZ 10G 8 13 4,75 8 1 7,75 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 6 3,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 34 43 23,25 169,755 2056

57 1924 ALİİMRAN KAYA 10E 14 16 10,00 4 6 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 32 37 22,75 169,153 2082

58 495 NUR KARACAN 10L 10 9 7,75 5 3 4,25 5 5 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 6 20 1,00 6 4 5,00 2 5 0,75 1 9 -1,25 39 61 23,75 169,003 2092
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Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280
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KATILIMLAR

59 329 KADİR EREZ 10F 8 11 5,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 35 35 26,25 168,493 2116

60 597 ADEM SİVRİSAKAL 10F 7 7 5,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 4 5 2,75 32 32 24,00 168,413 2120

61 370 ESMA KAYA 10F 15 14 11,50 4 6 2,50 3 6 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 15 -0,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 8 -1,00 37 63 21,25 167,640 2145

62 1564 BERİTAN KOÇ 10B 15 9 12,75 4 4 3,00 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 10 -1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 33 47 21,25 167,538 2152

63 4920 KADER YILDIZ 10D 15 11 12,25 4 4 3,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 8 0,00 31 43 20,25 167,395 2164

64 752 CELAL ŞAHİN 10C 11 10 8,50 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 26 23 20,25 167,153 2174

65 754 YUSUF BALIKÇI 10D 13 15 9,25 6 3 5,25 2 6 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 13 -0,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 37 58 22,50 166,153 2220

66 1572 AHMET ERKMEN 10B 12 15 8,25 7 3 6,25 2 8 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 7 2,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 31 46 19,50 165,363 2252

67 2175 SAMED GÖK 10İ 7 13 3,75 4 5 2,75 3 5 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 9 9 6,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 31 54 17,50 164,868 2271

68 654 SILANUR DALMIŞ 10K 9 9 6,75 6 2 5,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 5 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 29 30 21,50 164,618 2287

69 1079 YUSUF ALTUN 10İ 9 17 4,75 8 2 7,50 3 5 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 8 3,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 47 21,25 164,458 2295

70 2509 ESMA SUDE DADAK 10C 10 8 8,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 8 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 26 32 18,00 163,850 2329

71 1614 SEYİTBİLALÖZEL 10G 8 18 3,50 8 1 7,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 7 2,25 2 6 0,50 1 9 -1,25 35 47 23,25 163,745 2338

72 1619 HEJA AŞUT 10C 10 16 6,00 3 6 1,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 13 2,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 3 6 1,50 35 59 20,25 163,328 2359

73 710 ALİYE EROĞLU 10B 10 12 7,00 4 2 3,50 2 6 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 5 1,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 6 -0,50 30 38 20,50 163,280 2362

74 382 FATMA TEKEN 10H 12 10 9,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 10 0,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 30 41 19,75 162,858 2384

75 372 BEYZA NUR KAYA 10 13 16 9,00 6 4 5,00 3 7 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 15 -0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 35 53 21,75 162,728 2393

76 0 BİLALYUSUF SALUR 10D 11 9 8,75 7 2 6,50 5 4 4,00 2 2 1,50 1 8 -1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 2 6 0,50 32 39 22,25 162,463 2408

77 1084 MUHAMMAD AYTEKİN 10İ 9 6 7,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 24 20 19,00 162,160 2421

78 288 ROZELİN İLÇİN 10K 13 14 9,50 2 1 1,75 3 6 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 2 7 0,25 29 44 18,00 161,850 2430

79 105 İREM OLGUN 10A 11 8 9,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 26 34 17,50 161,333 2474

80 284 EMİR BOZKURT 10A 10 10 7,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 8 1,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 30 40 20,00 160,935 2501

81 75 SAMET ÇELİK 10A 10 11 7,25 5 5 3,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 29 40 19,00 160,730 2510

82 899 EMİNE İMÜK 10H 14 13 10,75 3 3 2,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 28 39 18,25 160,543 2519

83 356 MUSTAFA ARTIK 10A 4 8 2,00 8 0 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 14 1,50 4 3 3,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 34 38 24,50 160,150 2538

84 785 HARUN AVCI 10H 8 21 2,75 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 7 15 3,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 37 64 21,00 159,650 2576

85 841 ESMA DEĞİRMENCİ 10K 13 14 9,50 3 6 1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 26 36 17,00 158,940 2608

86 424 FURKAN ÇELİK 10A 7 5 5,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 5 5 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 22 21 16,75 158,685 2620

87 2116 FERİT DEMİR 10C 5 18 0,50 4 5 2,75 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 8 11 5,25 3 5 1,75 2 6 0,50 3 7 1,25 35 60 20,00 158,443 2636
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Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280
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88 861 CİVAN KONDU 10K 9 7 7,25 6 1 5,75 5 2 4,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 26 22 20,50 158,255 2651

89 856 SEHER SAĞ 10L 11 15 7,25 3 5 1,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 9 -0,25 5 3 4,25 1 1 0,75 3 5 1,75 33 48 21,00 158,043 2668

90 1616 SEYİTHAN EKİNCİ 10D 9 12 6,00 5 5 3,75 1 8 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 28 42 17,50 157,195 2722

91 918 ÖZGÜR ÇELİK 10G 10 19 5,25 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 8 9 5,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 7 0,25 32 73 13,75 156,963 2740

92 1842 CAN  MURAD 10F 7 10 4,50 6 3 5,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 5 1,75 3 5 1,75 4 3 3,25 29 35 20,25 156,858 2746

93 523 MERVE ŞİMŞEK 10G 7 10 4,50 5 5 3,75 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 9 18 4,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 31 60 16,00 156,518 2770

94 5012 HAMZA CABAS 10B 12 15 8,25 4 6 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 2 6 0,50 0 8 -2,00 31 51 18,25 156,470 2775

95 832 NUR HİLAL YARBA 10İ 7 11 4,25 6 1 5,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 8 1,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 2 6 0,50 32 44 21,00 156,395 2780

96 2183 İBRAHİM HALİL ETİKE 10L 11 15 7,25 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 11 1,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 34 67 17,25 156,110 2795

97 2208 MEHMETFARUK DEMİR 10D 8 21 2,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 6 15 2,25 1 7 -0,75 0 3 -0,75 2 7 0,25 36 63 20,25 155,868 2817

98 510 DİCLE DİREK 10C 12 14 8,50 3 4 2,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 8 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 30 49 17,75 155,775 2825

99 680 ASUMAN İNAN 10İ 8 9 5,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 8 4,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 24 36 15,00 155,140 2855

100 295 ONUR SIRLAN 10A 12 9 9,75 4 3 3,25 2 4 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 26 34 17,50 155,033 2864

101 1817 BAYRAM YILMAZ 10D 13 17 8,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 12 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 7 0,25 33 64 17,00 154,688 2883

102 221 TUBA GÜNEŞTEKİN 10İ 11 15 7,25 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 38 78 18,50 154,223 2909

103 843 UMUT TUNÇBOĞA 10C 11 10 8,50 4 3 3,25 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 10 -0,50 2 5 0,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 28 41 17,75 153,998 2923

104 396 BERFİN YILDIRIM 10L 9 6 7,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 14 -1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 28 32 20,00 153,853 2933

105 238 ESMANUR DENİZ 10A 10 7 8,25 4 3 3,25 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 13 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 28 41 17,75 153,775 2938

106 2082 ENES IŞIK 10G 7 16 3,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 12 5,00 4 5 2,75 2 4 1,00 0 8 -2,00 31 62 15,50 153,598 2948

107 2225 HALİME YILDIRIM 10D 8 10 5,50 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 11 2,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 29 49 16,75 153,453 2962

108 1936 MENSURE AKYILDIZ 10B 6 8 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 23 26 16,50 152,940 3005

109 1577 ŞEBNEM BÜLBÜL 10D 10 9 7,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 3 7 1,25 25 46 13,50 152,933 3007

110 587 ŞEYMA AKDAŞ 10İ 12 11 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 22 24 16,00 152,765 3020

111 1877 BERİTAN BAYINDIR 10E 5 6 3,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 9 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 25 28 18,00 152,625 3029

112 327 EDANUR KIRTAK 10B 9 14 5,50 2 7 0,25 3 6 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 7 2,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 29 52 16,00 152,418 3042

113 1644 ŞİLAN KARA 10B 10 12 7,00 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 27 33 18,75 152,310 3051

114 149 MELEK YAMAN 10A 7 15 3,25 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 5 1,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 30 46 18,50 151,285 3127

115 1630 ELİF ŞAİLAN 10K 13 9 10,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 22 32 14,00 151,258 3130

116 1538 TAHİR ALI 10E 9 10 6,50 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 5 1,75 25 29 17,75 151,208 3135
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

117 761 OSMAN DEMİRTAŞŞ 10F 9 18 4,50 5 5 3,75 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 10 -1,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 35 53 21,75 151,198 3136

118 1694 İSA BAZNABAZ 10F 10 16 6,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 8 0,00 28 44 17,00 151,115 3146

119 787 SELİME GÜLŞEN 10B 11 11 8,25 6 1 5,75 3 5 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 11 -0,75 0 9 -2,25 1 2 0,50 2 4 1,00 29 49 16,75 150,998 3156

120 2227 AZİZ SÖNMEZSOY 10B 7 17 2,75 4 6 2,50 3 3 2,25 4 0 4,00 3 2 2,50 8 16 4,00 0 10 -2,50 1 4 0,00 30 58 15,50 150,998 3156

121 2217 ESMANUR AYÇİÇEK 10B 11 17 6,75 3 4 2,00 6 3 5,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 26 36 17,00 150,643 3186

122 1661 SITKI CAN MET 10C 9 11 6,25 2 4 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 25 33 16,75 150,623 3189

123 647 ÖMER TAYFUR 10B 8 16 4,00 6 4 5,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 30 45 18,75 150,435 3200

124 1931 M ENES ÇİLEK 10D 9 21 3,75 5 4 4,00 5 3 4,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 9 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 32 53 18,75 149,728 3244

125 693 İZZEL CANGİR 10L 9 11 6,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 12 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 25 43 14,25 149,360 3276

126 2148 EYLÜL KANSU 10L 8 14 4,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 9 15 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 24 50 11,50 148,865 3319

127 1843 ZEREN SABAZ 10H 8 10 5,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 23 33 14,75 148,535 3344

128 1960 ERKAN ORAK 10İ 9 18 4,50 4 6 2,50 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 6 2,50 2 7 0,25 1 6 -0,50 31 51 18,25 148,043 3385

129 93 RUMEYSA SEVİM 10A 8 11 5,25 3 2 2,50 2 5 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 26 29 18,75 148,023 3388

130 1020 AKIN 10D 9 11 6,25 3 5 1,75 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 5 2,75 1 9 -1,25 27 44 16,00 147,715 3412

131 1586 10G 10 16 6,00 5 4 4,00 4 4 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 14 -1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 5 2,75 32 53 18,75 147,503 3423

132 2510 YUSUF İBRA HİOĞIU 10L 9 18 4,50 2 8 0,00 5 3 4,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 12 2,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 31 63 15,25 147,450 3428

133 1474 ÖZNUR EREN 10H 13 12 10,00 0 8 -2,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 6 17 1,75 1 7 -0,75 1 8 -1,00 3 6 1,50 28 72 10,00 147,305 3448

134 867 EMİRCAN YAMAN 10C 8 14 4,50 6 3 5,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 6 1,50 3 7 1,25 2 5 0,75 0 8 -2,00 27 46 15,50 146,920 3472

135 744 EYLÜL NİSA EPATAY 10E 9 15 5,25 5 3 4,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 7 0,25 31 53 17,75 146,405 3517

136 1563 SEMANUR DEMİR 10L 9 12 6,00 3 7 1,25 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 25 42 14,50 146,250 3534

137 2062 VEYSEL EPAYDIN 10B 10 19 5,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 33 86 11,50 145,940 3559

138 451 MUSTAFA KEMAL KARTAL 10C 11 16 7,00 7 3 6,25 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 27 43 16,25 145,895 3569

139 758 DİLEK ÇAKAL 10H 11 16 7,00 1 5 -0,25 1 7 -0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 2 6 0,50 1 3 0,25 1 8 -1,00 24 58 9,50 145,805 3574

140 881 PELİN ÇELEBİ 10B 10 16 6,00 2 7 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 7 -0,75 27 56 13,00 145,445 3602

141 1898 YAKUP ÖZLEYEN 10F 8 12 5,00 1 2 0,50 4 4 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 15 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 6 1,50 27 49 14,75 145,343 3613

142 1855 ZEHRA GÖKŞİN 10L 11 17 6,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 24 45 12,75 145,303 3616

143 464 GÜLER TUNÇBOĞA 10İ 9 13 5,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 27 43 16,25 145,190 3624

144 1974 MAHMUT DOĞAN 10K 11 19 6,25 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 6 2,50 2 6 0,50 1 9 -1,25 32 61 16,75 144,938 3644

145 0 BURAK ÜNEYY 10L 2 4 1,00 2 8 0,00 3 7 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 5 5 3,75 3 7 1,25 4 6 2,50 27 42 16,50 144,725 3659
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

146 2252 ŞEHMUS SİLİ 10K 8 16 4,00 3 6 1,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 4 3,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 26 53 12,75 144,335 3684

147 739 ŞEYMA ÖZBEY 10D 10 17 5,75 8 2 7,50 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 28 47 16,25 144,078 3706

148 692 BERİVAN ERİŞEN 10K 7 17 2,75 4 5 2,75 4 5 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 16 1,00 3 5 1,75 2 5 0,75 31 57 16,75 144,053 3708

149 852 MEHDİ ÇİFTÇİ 10F 5 11 2,25 3 1 2,75 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 7 1,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 26 37 16,75 143,930 3719

150 714 ABDULLAH AL HAN 10H 7 5 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 16 12 13,00 143,150 3768

151 313 BERFİN ÖZDEMİR 10C 10 15 6,25 3 4 2,00 3 6 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 8 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 25 50 12,50 142,915 3786

152 0 ELİF ÇELEBİ 10G 7 17 2,75 5 4 4,00 6 2 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 18 -0,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 3 6 1,50 34 64 18,00 142,868 3790

153 231 ŞEVİN YILMAZ 10H 7 5 5,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 17 11 14,25 142,403 3824

154 502 KADİR DEMİR 10E 7 15 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 10 2,50 2 7 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 26 53 12,75 141,338 3920

155 1350 BETÜL ÇELİK 10İ 8 12 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 17 30 9,50 141,133 3935

156 427 YÜSRA YÜKSEL 10C 8 11 5,25 4 6 2,50 2 8 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 27 52 14,00 140,928 3952

157 630 HİRA DEMİR 10E 8 7 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 18 20 13,00 140,715 3975

158 2050 ELİF AYMAN 10B 9 16 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 21 34 12,50 140,575 3984

159 530 BERFİN ŞAHİN 10H 9 17 4,75 4 4 3,00 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 8 0,00 25 42 14,50 140,393 3997

160 1693 AYETULLAH YILDIZ 10E 7 11 4,25 4 3 3,25 3 6 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 17 0,75 0 3 -0,75 2 8 0,00 1 7 -0,75 28 58 13,50 140,240 4011

161 2073 MİNE ÇİFTÇİ 10D 4 19 -0,75 3 4 2,00 4 5 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 30 61 14,75 140,038 4038

162 1566 ABDULHALİM AKDAŞ 10İ 10 10 7,50 2 5 0,75 2 7 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 21 38 11,50 139,465 4095

163 565 CEYHAN ARSLAN 10L 8 16 4,00 6 4 5,00 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 10 -2,50 24 39 14,25 139,350 4104

164 1975 EDANUR TÜRKOL 10H 11 11 8,25 2 4 1,00 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 22 48 10,00 139,243 4113

165 1782 YAĞMUR ÖZLÜK 10D 6 13 2,75 4 2 3,50 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 6 15 2,25 3 4 2,00 1 3 0,25 0 8 -2,00 26 54 12,50 138,998 4143

166 848 HAMİT ATAYAN 10G 9 13 5,75 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 22 39 12,25 138,940 4150

167 2090 ÖZGÜR ATMACA 10H 9 11 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 9 1,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 19 38 9,50 138,710 4170

168 1851 RINDİHAN GÜNGÖR 10İ 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 18 21 12,75 138,703 4171

169 1895 CEMAL İBİLİ 10E 6 23 0,25 6 3 5,25 2 7 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 7 3,25 2 8 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 29 63 13,25 138,508 4187

170 490 ZİLAN SİNCAR 10K 11 14 7,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 16 0,00 3 7 1,25 3 4 2,00 2 8 0,00 29 73 10,75 138,013 4230

171 4020 BORAN AKBULUT 10G 13 16 9,00 3 6 1,50 3 7 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 9 -2,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 24 48 12,00 137,765 4253

172 674 NİSANUR ÇİÇEK 10G 10 19 5,25 7 3 6,25 2 8 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 20 -1,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 33 77 13,75 137,598 4269

173 291 ZELİHA YETİZ 10K 8 13 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 21 36 12,00 137,590 4270

174 1899 FURKAN KALKAN 10G 6 23 0,25 4 5 2,75 5 5 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 36 81 15,75 137,460 4282
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

175 982 YUNUS ARSLAN 10H 10 16 6,00 3 6 1,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 16 -1,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 1 8 -1,00 30 68 13,00 137,450 4283

176 2238 MERVE SAYAR 10L 9 21 3,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 26 49 13,75 136,813 4344

177 4018 YASİN ŞEN 10E 10 13 6,75 4 6 2,50 2 6 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 25 51 12,25 136,723 4357

178 1585 ELANUR BİÇEN 10F 6 21 0,75 5 4 4,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 12 1,00 6 4 5,00 2 6 0,50 1 8 -1,00 32 67 15,25 136,323 4388

179 515 ZİLAN ADLIĞ 10G 9 14 5,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 17 -0,25 4 5 2,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 29 67 12,25 136,170 4401

180 1591 HAZAL ÇAKIR 10F 8 11 5,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 17 34 8,50 135,708 4440

181 2076 ZELAL KURT 10E 9 19 4,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 7 0,25 3 5 1,75 1 4 0,00 4 6 2,50 27 58 12,50 135,563 4456

182 1688 MERYEM ÇELİK 10İ 9 17 4,75 4 5 2,75 2 8 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 6 19 1,25 3 7 1,25 1 2 0,50 0 8 -2,00 28 72 10,00 134,993 4506

183 1117 ESRA YILDIZ 10E 8 21 2,75 2 1 1,75 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 3 5 1,75 25 43 14,25 134,948 4511

184 1970 ESRA KARABAŞ 10G 8 16 4,00 3 6 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 14 0,50 23 46 11,50 134,435 4565

185 802 SERAP SAYIŞ 10F 4 13 0,75 2 4 1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 6 3 5,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 19 44 8,00 134,230 4581

186 1527 BÜŞRA ENGİN 10K 7 16 3,00 6 3 5,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 24 52 11,00 133,700 4616

187 2204 FATMA ÇİFTÇİ 10F 10 19 5,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 8 -1,00 1 2 0,50 3 7 1,25 26 58 11,50 133,268 4642

188 1553 SEYİD YILDIZ 10C 5 10 2,50 2 2 1,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 5 10 2,50 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 6 0,50 22 50 9,50 132,878 4680

189 679 İREM GÜNEŞ 10H 7 17 2,75 5 3 4,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 10 -0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 26 50 13,50 132,668 4696

190 1645 MUSTAFA DOĞRUK 10B 6 16 2,00 4 3 3,25 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 24 44 13,00 132,593 4704

191 1872 ZEYNEP TURAN 10D 8 20 3,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 7 21 1,75 0 10 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 31 85 9,75 132,470 4714

192 782 BÜŞRA CANGİR 10L 9 18 4,50 1 4 0,00 5 3 4,25 1 4 0,00 2 9 -0,25 2 6 0,50 1 1 0,75 3 6 1,50 24 51 11,25 132,245 4735

193 1995 ERDAL ALTINIŞIK 10B 6 17 1,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 7 6 5,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 19 53 5,75 132,208 4739

194 2219 MURAT KURT 10H 6 22 0,50 4 5 2,75 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 7 14 3,50 2 8 0,00 4 4 3,00 0 10 -2,50 29 77 9,75 132,020 4755

195 1728 FURKAN BAZNABAZ 10İ 8 21 2,75 4 6 2,50 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 9 0,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 29 72 11,00 131,975 4758

196 2201 MEYRA NEBİOĞLU 10H 11 19 6,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 25 65 8,75 131,763 4778

197 1717 YAĞMUR ÖVEY 10B 9 18 4,50 4 5 2,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 6 0,50 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 24 58 9,50 131,428 4807

198 2057 DEVRAN KAÇAR 10H 8 19 3,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 26 55 12,25 131,313 4818

199 2245 MUHAMMED ÇEIİK 10G 8 12 5,00 2 2 1,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 13 -1,25 2 6 0,50 1 3 0,25 22 42 11,50 131,305 4819

200 755 HATUN ÇAKIR 10G 6 19 1,25 8 2 7,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 26 51 13,25 130,948 4848

201 20960 MEHMET ÖZHAN 10İ 7 7 5,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 8 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 19 38 9,50 130,823 4868

202 1940 ARİN BAŞAKÇİ 10F 8 13 4,75 5 5 3,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 10 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 21 49 8,75 130,340 4906

203 547 ÖZLEM ÇAKIR 10K 9 14 5,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 23 52 10,00 130,185 4923
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

204 0 ÖMER DİZLEK 10E 10 15 6,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 24 56 10,00 130,160 4926

205 1537 HASAN ASTAN 10D 8 14 4,50 4 6 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 8 0,00 0 6 -1,50 21 46 9,50 130,030 4941

206 2249 GÜLSEMİN CANGİR 10E 3 18 -1,50 3 6 1,50 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 5 2,75 4 5 2,75 2 5 0,75 2 6 0,50 26 56 12,00 129,863 4954

207 1725 ARJİN BAĞLI 10C 6 12 3,00 1 4 0,00 2 5 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 4 5 2,75 21 39 11,25 129,720 4970

208 727 RUKEN DEMİR 10C 12 16 8,00 2 5 0,75 3 5 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 10 -1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 21 53 7,75 129,433 4999

209 522 BERFİN DEMİR 10E 9 18 4,50 3 7 1,25 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 8 -2,00 0 7 -1,75 22 51 9,25 129,200 5014

210 1558 CİVAN  EKBER  TURAN 10İ 8 19 3,25 3 4 2,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 8 22 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 8 0,00 26 76 7,00 129,080 5036

211 864 EMİN ALAN 10B 10 17 5,75 0 8 -2,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 5 15 1,25 0 7 -1,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 23 67 6,25 128,753 5066

212 2065 NURİ CAN Ü*ÜMCÜ 10D 9 15 5,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 5 8 3,00 0 9 -2,25 0 6 -1,50 17 53 3,75 128,375 5104

213 3021 MUHAMMED YILDIZ 10L 9 21 3,75 5 5 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 15 0,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 29 80 9,00 128,320 5109

214 798 HAŞİM ÇETİNKAYA 10İ 8 11 5,25 2 6 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 11 -2,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 23 45 11,75 127,928 5152

215 541 MEYREM YILDIZ 10İ 4 11 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 12 0,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 22 41 11,75 127,643 5177

216 397 MERVEGÜL ŞEN 10B 7 17 2,75 4 5 2,75 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 8 -2,00 21 50 8,50 127,015 5235

217 2081 MUHAMMED      YARDIM 10F 5 10 2,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 6 1,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 18 39 8,25 126,980 5241

218 1937 ARDA SUDEMİR 10E 8 17 3,75 6 4 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 16 -3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 28 60 13,00 126,728 5258

219 4005 RIDVAN GÜNEŞ 10F 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 11 19 6,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 5 5 3,75 29 91 6,25 126,125 5309

220 2320 NEHİR CANGİR 10A 6 12 3,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 18 34 9,50 126,060 5315

221 1718 FURKAN ŞINDAĞ 10H 6 13 2,75 0 9 -2,25 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 14 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 22 59 7,25 125,738 5339

222 1916 ESER YENİOOĞAN 10K 6 16 2,00 3 6 1,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 12 1,00 4 5 2,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 25 64 9,00 125,630 5350

223 1590 DENİZ KERSE 10H 6 12 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 10 -2,50 19 37 9,75 125,150 5399

224 2235 YAHYA BASÜTÇÜ 10D 6 13 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 20 35 11,25 124,678 5436

225 1731 YUSUF BOĞADUR 10K 6 21 0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 20 37 10,75 124,658 5439

226 1982 HALİL İBRAHİM TAN 10L 8 21 2,75 4 6 2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 6 20 1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 29 86 7,50 124,495 5452

227 2230 AYSİMA YAVUZ 10G 8 22 2,50 4 6 2,50 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 5 1,75 0 10 -2,50 1 6 -0,50 22 63 6,25 124,278 5476

228 2237 ÖZLEM TAŞKIRAN 10K 8 15 4,25 3 5 1,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 12 -1,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 6 -1,50 22 55 8,25 123,710 5527

229 2226 MEDET ÜNEŞİ 10L 6 16 2,00 4 6 2,50 1 8 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 8 -1,00 21 48 9,00 123,643 5531

230 1900 HAKAN AYANA 10H 6 10 3,50 2 2 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 14 0,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 8 -2,00 20 54 6,50 123,413 5551

231 1896 MELİS TUNÇ 10F 9 17 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 12 23 6,25 123,403 5552

232 1852 ZİLAN ONAR 10K 9 15 5,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 8 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 17 51 4,25 123,048 5581
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

233 2098 MUSTAFA DENİZHAN 10K 5 15 1,25 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 20 38 10,50 122,848 5604

234 814 HA YUNİSA BAŞ 10E 9 15 5,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 9 -1,25 17 46 5,50 122,585 5631

235 1092 AHSEN YILDIZ AYHAN 10F 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 18 35 9,25 122,030 5680

236 1906 KAVA ÇELİK 10İ 2 10 -0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 16 27 9,25 121,940 5686

237 525 SİMANUR ÇİRAY 10D 7 15 3,25 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 21 58 6,50 121,840 5697

238 2513 EMİR ÇİÇEK 10K 5 11 2,25 2 3 1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 27 8,25 121,595 5716

239 2254 ÖMER FARUK ÖZBEK 10F 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 7 0,25 12 26 5,50 121,328 5731

240 794 İREM KILINÇ 10C 10 18 5,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 19 -1,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 8 -1,00 26 77 6,75 121,253 5734

241 1578 HELİN ÇETİN 10E 6 16 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 17 38 7,50 121,013 5755

242 1477 ZEHRA ULUKAN 10İ 5 15 1,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 4 3,00 17 33 8,75 120,748 5780

243 2246 FERHAT ÇAKTO 10H 10 20 5,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 6 24 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 28 92 5,00 120,675 5785

244 1844 HAMZA TURAN 10G 6 24 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 25 66 8,50 120,410 5805

245 263 YAKUP DADAK 10A 10 19 5,25 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 25 77 5,75 120,040 5832

246 1962 BERİTAN İMÜK 10F 7 22 1,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 16 45 4,75 120,015 5838

247 1878 BARIŞCAN TÜRELİ 10B 4 22 -1,50 3 5 1,75 4 6 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 8 -1,00 24 61 8,75 119,960 5845

248 1565 MEHMET ULUKAN 10K 6 16 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 20 47 8,25 119,395 5899

249 1654 MELEK TEYFUR 10D 8 22 2,50 2 7 0,25 3 7 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 9 -1,25 23 64 7,00 119,095 5933

250 359 FIRAT TEMEL 10H 7 16 3,00 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 20 0,00 2 7 0,25 0 7 -1,75 1 8 -1,00 23 69 5,75 119,090 5935

251 1514 ABDULKADİR ŞAHİN 10C 5 19 0,25 3 4 2,00 1 0 1,00 5 8 3,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 16 47 4,25 118,763 5978

252 2188 YAKUP ELĞAY 10E 7 19 2,25 3 6 1,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 1 9 -1,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 19 57 4,75 118,383 6001

253 2113 YUSUF BİLEN 10B 8 21 2,75 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 1 8 -1,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 28 89 5,75 118,240 6010

254 2132 BÜNYAMİN AKBULUT 10G 5 25 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 4 6 2,50 29 91 6,25 118,113 6025

255 2194 İLKNUR OLGUN 10İ 5 15 1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 12 2,00 0 8 -2,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 20 63 4,25 118,085 6026

256 1406 REMZİYE AYDIN 10G 8 14 4,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 11 -2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 19 45 7,75 118,053 6030

257 4017 ORHAN MER ERTAŞ 10C 8 18 3,50 0 7 -1,75 5 4 4,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 29 82 8,50 117,598 6066

258 1739 DİYAR EKİN 10L 8 22 2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 21 -0,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 28 88 6,00 117,155 6095

259 1912 İIKNUR ŞİMŞEK 10G 9 14 5,50 2 5 0,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 12 -2,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 21 63 5,25 117,035 6103

260 1679 ESMA EKİN 10H 6 12 3,00 0 6 -1,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 16 1,00 2 7 0,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 21 70 3,50 116,595 6137

261 2202 MURAT EKEN 10L 5 6 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 8 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 11 32 3,00 116,418 6151
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

262 1998 YUNUS EMRE ATSAN 10D 4 6 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 10 18 5,50 116,323 6159

263 419 SAMET ARSLAN 10H 8 21 2,75 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 25 94 1,50 116,228 6170

264 2199 ELİF ÇELİK 10G 5 15 1,25 2 6 0,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 12 24 6,00 115,528 6217

265 4010 NİSANUR ŞEKER 10B 3 19 -1,75 2 7 0,25 0 7 -1,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 12 5,00 2 5 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 18 63 2,25 115,458 6222

266 2185 MUHAMMED ALİ ONUK 10C 9 21 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 15 -2,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 3 4 2,00 25 71 7,25 115,193 6243

267 1961 ESRA DİKEN 10E 5 22 -0,50 2 7 0,25 3 6 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 2 7 0,25 21 62 5,50 115,123 6252

268 799 ÖZGÜR DOĞAN 10K 6 16 2,00 5 5 3,75 4 5 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 19 48 7,00 114,885 6269

269 9999 EZİLEN ED 10E 7 22 1,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 2 7 0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 20 69 2,75 114,775 6278

270 783 MAHMUT YILDIZ 10G 3 20 -2,00 5 4 4,00 4 6 2,50 2 0 2,00 2 12 -1,00 2 3 1,25 4 4 3,00 22 49 9,75 113,128 6377

271 2232 HİRA AY 10H 6 16 2,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 4 14 0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 19 63 3,25 113,115 6378

272 2177 HANİFİ AYMAN 10K 7 16 3,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 8 -1,00 3 7 1,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 21 67 4,25 112,373 6425

273 2612 ÜMMÜGÜLSÜM 10L 15 13 11,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 25 -6,25 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 25 88 3,00 112,305 6433

274 1890 MUSTAFA ULUDAĞ 10D 9 21 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 9 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 9 -2,25 14 54 0,50 111,813 6468

275 2126 ÖMERRIZA DAĞ 10E 8 19 3,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 16 50 3,50 110,848 6535

276 2044 HAZAL UTANÇ 10K 7 18 2,50 2 6 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 9 0,75 2 7 0,25 1 0 1,00 1 8 -1,00 18 66 1,50 110,605 6552

277 2189 SERKAN KARAKAYA 10F 7 13 3,75 2 5 0,75 3 6 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 15 -1,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 16 52 3,00 109,843 6600

278 1263 ADEM KÜREKÇİ 10L 9 14 5,50 1 6 -0,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 19 -2,75 0 9 -2,25 1 4 0,00 4 4 3,00 20 69 2,75 109,280 6640

279 1696 ROJİN ÜZÜN 10K 5 22 -0,50 3 6 1,50 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 17 52 4,00 109,070 6654

280 307 YEŞİM SAĞLAM 10B 6 19 1,25 5 3 4,25 2 6 0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 8 -1,00 0 6 -1,50 1 9 -1,25 18 62 2,50 108,750 6674

281 1803 OSMAN YAVUZ 10C 8 18 3,50 3 5 1,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 14 -2,50 3 4 2,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 20 65 3,75 108,335 6700

282 2184 DELİL GEZER 10B 6 18 1,50 1 2 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 8 0,00 1 8 -1,00 16 51 3,25 108,183 6709

283 1976 CEREN EREN 10İ 5 23 -0,75 3 6 1,50 3 3 2,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 7 0,25 2 6 0,50 17 50 4,50 108,035 6721

284 1806 NİSANUR BİNİCİ 10F 3 11 0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 12 1,00 0 8 -2,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 14 49 1,75 107,728 6743

285 2000 ŞEYMA ATSAN 10L 7 16 3,00 2 5 0,75 4 5 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 25 -2,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 23 83 2,25 105,335 6876

286 1863 MUHAMMED       AKBAY 10K 2 12 -1,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 16 2,00 2 6 0,50 13 51 0,25 104,250 6914

287 2192 DOĞAN  ÇAKTO 10H 4 13 0,75 2 5 0,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 18 0,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 17 67 0,25 104,013 6924

288 2229 GİZEM CENGİZ 10F 6 14 2,50 1 1 0,75 2 7 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 2 12 -1,00 1 8 -1,00 0 10 -2,50 14 57 -0,25 102,515 6975

289 2203 MAHSUM KARA 10B 10 20 5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 3 6 1,50 3 3 2,25 0 7 -1,75 22 90 -0,50 101,775 6993

290 766 ROJİN * ER 10İ 4 17 -0,25 6 2 5,50 3 5 1,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 20 -3,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 19 56 5,00 101,470 7006

                                            10 / 11



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

KATILIMLAR

291 1793 ŞEVVAL BALKI 10E 6 23 0,25 1 6 -0,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 8 -2,00 3 7 1,25 19 75 0,25 97,445 7083

292 0 ENES SINAT 10İ 4 11 1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 7 -1,75 10 45 -1,25 96,970 7097

293 1469 MİZGİN BAYAT 12B 3 23 -2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 11 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 10 42 -0,50 96,808 7099

294 2186 EYLÜL COŞKUN 10D 5 15 1,25 0 8 -2,00 1 12 -2,00 3 6 1,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 11 50 -1,50 93,460 7144

295 2224 NECMEH  GULAMİ 10K 4 15 0,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 5 -0,25 13 35 4,25

296 337 SERHAT YILDIZ 12B 10 19 5,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 10 30 2,50

297 273 SONGÜL IDE 10F 4 25 -2,25 2 3 1,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 10 -2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 8 -1,00 17 63 1,25

298 1952 BÜŞRA İŞSİZ 10K 9 21 3,75 0 10 -2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 18 72 0,00

299 809 ŞEVVAL KARA 10D 8 17 3,75 0 8 -2,00 0 9 -2,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 20 -3,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 8 -1,00 19 82 -1,50

300 0 ERKAN  KAYA 10L 5 25 -1,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 12 0,00 2 7 0,25 12 59 -2,75

301 224 ESMANUR BİLEM 10A 2 12 -1,00 3 5 1,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 8 47 -3,75

302 5010 ALPER ÇELİK 10L 4 22 -1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 20 96 -4,00

303 2212 SALİH KARABULUT 10F 3 19 -1,75 1 6 -0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 18 -3,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 2 7 0,25 13 76 -6,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
10 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10İ 10K 10L 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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400

TYT
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10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 372 BEYZA NUR KAYA 10 13 16 9,00 6 4 5,00 3 7 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 15 -0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 35 53 21,75 162,728 2393

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 863 HASAN KAYA 10A 9 13 5,75 8 2 7,50 6 2 5,50 1 3 0,25 3 2 2,50 10 5 8,75 5 4 4,00 6 2 5,50 6 3 5,25 54 36 45,00 230,788 655

2 66 İREMSU ÇELİK 10A 14 9 11,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 2 3 1,25 9 7 7,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 47 37 37,75 225,258 734

3 108 GLSM DEMİR 10A 17 5 15,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 3 1 2,75 2 1 1,75 39 14 35,50 222,990 758

4 8 HATİCE BASUT 10A 13 4 12,00 5 4 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 3 7,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 41 20 36,00 221,650 778

5 244 HASAN Ş KER 10A 11 19 6,25 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 12 10,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 48 54 34,50 215,150 868

6 38 M SEFA EROĞLU 10A 18 10 15,50 5 5 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 9 1,75 2 7 0,25 2 4 1,00 3 5 1,75 43 48 31,00 203,013 1083

7 33 AYŞEG L ALTY 10A 11 8 9,00 6 2 5,50 2 4 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 43 30 35,50 202,335 1093

8 84 SEHER SINIR 10A 13 8 11,00 6 4 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 5 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 5 2,75 39 26 32,50 199,275 1155

9 279 ESMA AKBULUT 10A 13 8 11,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 2 6 0,50 5 3 4,25 4 6 2,50 38 34 29,50 187,513 1433

10 417 ALİ ÇELİK 10A 14 11 11,25 9 1 8,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 38 31 30,25 184,225 1532

11 9 SEMANUR OKUR 10A 13 11 10,25 8 1 7,75 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 9 0,75 4 5 2,75 2 2 1,50 0 9 -2,25 39 42 28,50 184,095 1537

12 147 SUDENAZ ŞİMŞEK 10A 13 11 10,25 3 4 2,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 13 -0,25 7 3 6,25 3 3 2,25 2 8 0,00 41 50 28,50 179,970 1673

13 10 DİLAN CAN 10A 12 7 10,25 6 4 5,00 2 4 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 4 1,00 30 20 25,00 174,628 1867

14 7 ŞEVAL BAYINDIR 10A 15 10 12,50 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 0 5 -1,25 4 5 2,75 32 45 20,75 171,540 1981

15 385 ÖMER BERAT ASUTAY 10A 8 6 6,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 7 9 4,75 4 5 2,75 3 1 2,75 2 6 0,50 29 32 21,00 171,083 2003

16 105 İREM OLGUN 10A 11 8 9,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 26 34 17,50 161,333 2474

17 284 EMİR BOZKURT 10A 10 10 7,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 8 1,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 30 40 20,00 160,935 2501

18 75 SAMET ÇELİK 10A 10 11 7,25 5 5 3,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 29 40 19,00 160,730 2510

19 356 MUSTAFA ARTIK 10A 4 8 2,00 8 0 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 14 1,50 4 3 3,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 34 38 24,50 160,150 2538

20 424 FURKAN ÇELİK 10A 7 5 5,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 5 5 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 22 21 16,75 158,685 2620

21 295 ONUR SIRLAN 10A 12 9 9,75 4 3 3,25 2 4 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 26 34 17,50 155,033 2864

22 238 ESMANUR DENİZ 10A 10 7 8,25 4 3 3,25 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 13 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 28 41 17,75 153,775 2938

23 149 MELEK YAMAN 10A 7 15 3,25 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 5 1,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 30 46 18,50 151,285 3127

24 93 RUMEYSA SEVİM 10A 8 11 5,25 3 2 2,50 2 5 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 26 29 18,75 148,023 3388

25 2320 NEHİR CANGİR 10A 6 12 3,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 18 34 9,50 126,060 5315

26 263 YAKUP DADAK 10A 10 19 5,25 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 25 77 5,75 120,040 5832

27 224 ESMANUR BİLEM 10A 2 12 -1,00 3 5 1,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 8 47 -3,75



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 5009 SABRİYE BOZKURT 10B 15 15 11,25 9 1 8,75 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 37 25 30,75 189,383 1385

2 1992 MUHAMMED KARABULUT 10B 10 15 6,25 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 6 10 3,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 37 53 23,75 173,028 1928

3 810 M SALİH YILMAZ 10B 13 16 9,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 10 19 5,25 5 5 3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 38 80 18,00 171,948 1963

4 749 ABDULLAH KALKAN 10B 5 4 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 9 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 31 26 24,50 170,698 2020

5 1284 YUNUS EMRE GEREKAN 10B 13 12 10,00 5 3 4,25 5 4 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 9 -0,25 2 7 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 35 47 23,25 169,785 2053

6 1564 BERİTAN KOÇ 10B 15 9 12,75 4 4 3,00 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 10 -1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 33 47 21,25 167,538 2152

7 1572 AHMET ERKMEN 10B 12 15 8,25 7 3 6,25 2 8 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 7 2,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 31 46 19,50 165,363 2252

8 710 ALİYE EROĞLU 10B 10 12 7,00 4 2 3,50 2 6 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 5 1,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 6 -0,50 30 38 20,50 163,280 2362

9 5012 HAMZA CABAS 10B 12 15 8,25 4 6 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 2 6 0,50 0 8 -2,00 31 51 18,25 156,470 2775

10 1936 MENSURE AKYILDIZ 10B 6 8 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 23 26 16,50 152,940 3005

11 327 EDANUR KIRTAK 10B 9 14 5,50 2 7 0,25 3 6 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 7 2,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 29 52 16,00 152,418 3042

12 1644 ŞİLAN KARA 10B 10 12 7,00 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 27 33 18,75 152,310 3051

13 787 SELİME GÜLŞEN 10B 11 11 8,25 6 1 5,75 3 5 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 11 -0,75 0 9 -2,25 1 2 0,50 2 4 1,00 29 49 16,75 150,998 3156

14 2227 AZİZ SÖNMEZSOY 10B 7 17 2,75 4 6 2,50 3 3 2,25 4 0 4,00 3 2 2,50 8 16 4,00 0 10 -2,50 1 4 0,00 30 58 15,50 150,998 3156

15 2217 ESMANUR AYÇİÇEK 10B 11 17 6,75 3 4 2,00 6 3 5,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 26 36 17,00 150,643 3186

16 647 ÖMER TAYFUR 10B 8 16 4,00 6 4 5,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 30 45 18,75 150,435 3200

17 2062 VEYSEL EPAYDIN 10B 10 19 5,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 33 86 11,50 145,940 3559

18 881 PELİN ÇELEBİ 10B 10 16 6,00 2 7 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 7 -0,75 27 56 13,00 145,445 3602

19 2050 ELİF AYMAN 10B 9 16 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 21 34 12,50 140,575 3984

20 1645 MUSTAFA DOĞRUK 10B 6 16 2,00 4 3 3,25 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 24 44 13,00 132,593 4704

21 1995 ERDAL ALTINIŞIK 10B 6 17 1,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 7 6 5,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 19 53 5,75 132,208 4739

22 1717 YAĞMUR ÖVEY 10B 9 18 4,50 4 5 2,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 6 0,50 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 24 58 9,50 131,428 4807

23 864 EMİN ALAN 10B 10 17 5,75 0 8 -2,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 5 15 1,25 0 7 -1,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 23 67 6,25 128,753 5066

24 397 MERVEGÜL ŞEN 10B 7 17 2,75 4 5 2,75 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 8 -2,00 21 50 8,50 127,015 5235

25 1878 BARIŞCAN TÜRELİ 10B 4 22 -1,50 3 5 1,75 4 6 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 8 -1,00 24 61 8,75 119,960 5845

26 2113 YUSUF BİLEN 10B 8 21 2,75 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 1 8 -1,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 28 89 5,75 118,240 6010

27 4010 NİSANUR ŞEKER 10B 3 19 -1,75 2 7 0,25 0 7 -1,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 12 5,00 2 5 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 18 63 2,25 115,458 6222

28 307 YEŞİM SAĞLAM 10B 6 19 1,25 5 3 4,25 2 6 0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 8 -1,00 0 6 -1,50 1 9 -1,25 18 62 2,50 108,750 6674



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10B

KATILIMLAR

29 2184 DELİL GEZER 10B 6 18 1,50 1 2 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 8 0,00 1 8 -1,00 16 51 3,25 108,183 6709

30 2203 MAHSUM KARA 10B 10 20 5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 3 6 1,50 3 3 2,25 0 7 -1,75 22 90 -0,50 101,775 6993
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 1650 ZEYNEP AY 10C 17 13 13,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 6 5 4,75 3 6 1,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 46 42 35,50 217,548 824

2 472 FURKAN ALTIN 10C 11 10 8,50 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 11 3,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 42 38 32,50 196,163 1215

3 433 10C 16 10 13,50 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 5 1,75 37 29 29,75 190,998 1337

4 1002 İREMSU TAŞAR 10C 15 13 11,75 5 5 3,75 6 3 5,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 6 0,50 2 7 0,25 35 39 25,25 178,315 1737

5 256 İCLAL *SL * 10C 12 5 10,75 4 5 2,75 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 29 20 24,00 176,603 1804

6 283 MEHMET KADİR ERKMEN 10C 14 16 10,00 9 1 8,75 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 7 1,25 36 41 25,75 174,280 1883

7 752 CELAL ŞAHİN 10C 11 10 8,50 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 26 23 20,25 167,153 2174

8 2509 ESMA SUDE DADAK 10C 10 8 8,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 8 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 26 32 18,00 163,850 2329

9 1619 HEJA AŞUT 10C 10 16 6,00 3 6 1,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 13 2,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 3 6 1,50 35 59 20,25 163,328 2359

10 2116 FERİT DEMİR 10C 5 18 0,50 4 5 2,75 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 8 11 5,25 3 5 1,75 2 6 0,50 3 7 1,25 35 60 20,00 158,443 2636

11 510 DİCLE DİREK 10C 12 14 8,50 3 4 2,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 8 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 30 49 17,75 155,775 2825

12 843 UMUT TUNÇBOĞA 10C 11 10 8,50 4 3 3,25 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 10 -0,50 2 5 0,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 28 41 17,75 153,998 2923

13 1661 SITKI CAN MET 10C 9 11 6,25 2 4 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 25 33 16,75 150,623 3189

14 867 EMİRCAN YAMAN 10C 8 14 4,50 6 3 5,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 6 1,50 3 7 1,25 2 5 0,75 0 8 -2,00 27 46 15,50 146,920 3472

15 451 MUSTAFA KEMAL KARTAL 10C 11 16 7,00 7 3 6,25 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 27 43 16,25 145,895 3569

16 313 BERFİN ÖZDEMİR 10C 10 15 6,25 3 4 2,00 3 6 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 8 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 25 50 12,50 142,915 3786

17 427 YÜSRA YÜKSEL 10C 8 11 5,25 4 6 2,50 2 8 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 27 52 14,00 140,928 3952

18 1553 SEYİD YILDIZ 10C 5 10 2,50 2 2 1,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 5 10 2,50 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 6 0,50 22 50 9,50 132,878 4680

19 1725 ARJİN BAĞLI 10C 6 12 3,00 1 4 0,00 2 5 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 4 5 2,75 21 39 11,25 129,720 4970

20 727 RUKEN DEMİR 10C 12 16 8,00 2 5 0,75 3 5 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 10 -1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 21 53 7,75 129,433 4999

21 794 İREM KILINÇ 10C 10 18 5,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 19 -1,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 8 -1,00 26 77 6,75 121,253 5734

22 1514 ABDULKADİR ŞAHİN 10C 5 19 0,25 3 4 2,00 1 0 1,00 5 8 3,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 16 47 4,25 118,763 5978

23 4017 ORHAN MER ERTAŞ 10C 8 18 3,50 0 7 -1,75 5 4 4,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 29 82 8,50 117,598 6066

24 2185 MUHAMMED ALİ ONUK 10C 9 21 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 15 -2,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 3 4 2,00 25 71 7,25 115,193 6243

25 1803 OSMAN YAVUZ 10C 8 18 3,50 3 5 1,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 14 -2,50 3 4 2,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 20 65 3,75 108,335 6700



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 488 ABDULLAH NİLÜFER 10D 12 15 8,25 8 1 7,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 7 15,25 5 4 4,00 8 2 7,50 6 4 5,00 68 40 58,00 282,235 229

2 854 ENES İLGİN 10D 3 2 2,50 8 2 7,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 4 6 2,50 2 1 1,75 6 4 5,00 44 26 37,50 205,443 1033

3 282 MUHİTTİN ARSOY 10D 16 9 13,75 7 2 6,50 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 39 23 33,25 201,505 1110

4 735 NURŞİN BAŞARAN 10D 15 8 13,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 4 5 2,75 40 31 32,25 197,015 1191

5 1994 RUKEN ÇELİK 10D 10 9 7,75 5 3 4,25 5 3 4,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 4 4,00 3 6 1,50 1 0 1,00 4 2 3,50 38 32 30,00 190,763 1346

6 908 YASİN DEMİR 10D 10 10 7,50 5 4 4,00 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 9 3,75 5 5 3,75 1 4 0,00 3 5 1,75 40 44 29,00 187,478 1434

7 235 BERFİN TÜRKOL 10D 9 14 5,50 3 6 1,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 10 -2,50 31 49 18,75 172,458 1944

8 1667 ROZİN ERGÜL 10D 14 7 12,25 4 4 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 28 28 21,00 170,825 2015

9 4920 KADER YILDIZ 10D 15 11 12,25 4 4 3,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 8 0,00 31 43 20,25 167,395 2164

10 754 YUSUF BALIKÇI 10D 13 15 9,25 6 3 5,25 2 6 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 13 -0,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 37 58 22,50 166,153 2220

11 0 BİLALYUSUF SALUR 10D 11 9 8,75 7 2 6,50 5 4 4,00 2 2 1,50 1 8 -1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 2 6 0,50 32 39 22,25 162,463 2408

12 1616 SEYİTHAN EKİNCİ 10D 9 12 6,00 5 5 3,75 1 8 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 28 42 17,50 157,195 2722

13 2208 MEHMETFARUK DEMİR 10D 8 21 2,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 6 15 2,25 1 7 -0,75 0 3 -0,75 2 7 0,25 36 63 20,25 155,868 2817

14 1817 BAYRAM YILMAZ 10D 13 17 8,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 12 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 7 0,25 33 64 17,00 154,688 2883

15 2225 HALİME YILDIRIM 10D 8 10 5,50 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 11 2,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 29 49 16,75 153,453 2962

16 1577 ŞEBNEM BÜLBÜL 10D 10 9 7,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 3 7 1,25 25 46 13,50 152,933 3007

17 1931 M ENES ÇİLEK 10D 9 21 3,75 5 4 4,00 5 3 4,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 9 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 32 53 18,75 149,728 3244

18 1020 AKIN 10D 9 11 6,25 3 5 1,75 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 5 2,75 1 9 -1,25 27 44 16,00 147,715 3412

19 739 ŞEYMA ÖZBEY 10D 10 17 5,75 8 2 7,50 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 28 47 16,25 144,078 3706

20 2073 MİNE ÇİFTÇİ 10D 4 19 -0,75 3 4 2,00 4 5 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 30 61 14,75 140,038 4038

21 1782 YAĞMUR ÖZLÜK 10D 6 13 2,75 4 2 3,50 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 6 15 2,25 3 4 2,00 1 3 0,25 0 8 -2,00 26 54 12,50 138,998 4143

22 1872 ZEYNEP TURAN 10D 8 20 3,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 7 21 1,75 0 10 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 31 85 9,75 132,470 4714

23 1537 HASAN ASTAN 10D 8 14 4,50 4 6 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 8 0,00 0 6 -1,50 21 46 9,50 130,030 4941

24 2065 NURİ CAN Ü*ÜMCÜ 10D 9 15 5,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 5 8 3,00 0 9 -2,25 0 6 -1,50 17 53 3,75 128,375 5104

25 2235 YAHYA BASÜTÇÜ 10D 6 13 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 20 35 11,25 124,678 5436

26 525 SİMANUR ÇİRAY 10D 7 15 3,25 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 21 58 6,50 121,840 5697

27 1654 MELEK TEYFUR 10D 8 22 2,50 2 7 0,25 3 7 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 9 -1,25 23 64 7,00 119,095 5933

28 1998 YUNUS EMRE ATSAN 10D 4 6 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 10 18 5,50 116,323 6159



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10D

KATILIMLAR

29 1890 MUSTAFA ULUDAĞ 10D 9 21 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 9 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 9 -2,25 14 54 0,50 111,813 6468

30 2186 EYLÜL COŞKUN 10D 5 15 1,25 0 8 -2,00 1 12 -2,00 3 6 1,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 11 50 -1,50 93,460 7144

31 809 ŞEVVAL KARA 10D 8 17 3,75 0 8 -2,00 0 9 -2,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 20 -3,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 8 -1,00 19 82 -1,50
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 371 SEMA NUR GÜNDOĞDU 10E 9 13 5,75 7 1 6,75 3 6 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 9 6,75 3 6 1,50 4 3 3,25 3 6 1,50 45 47 33,25 201,478 1112

2 364 EVİNDAR KURT 10E 9 9 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 3 3,25 36 22 30,50 188,898 1393

3 264 İLKNUR YILDIRIM 10E 12 10 9,50 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 35 32 27,00 180,008 1670

4 851 BİLAL KATAN 10E 8 0 8,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 8 3,00 5 4 4,00 6 2 5,50 1 6 -0,50 36 22 30,50 172,330 1952

5 1924 ALİİMRAN KAYA 10E 14 16 10,00 4 6 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 32 37 22,75 169,153 2082

6 1877 BERİTAN BAYINDIR 10E 5 6 3,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 9 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 25 28 18,00 152,625 3029

7 1538 TAHİR ALI 10E 9 10 6,50 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 5 1,75 25 29 17,75 151,208 3135

8 744 EYLÜL NİSA EPATAY 10E 9 15 5,25 5 3 4,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 7 0,25 31 53 17,75 146,405 3517

9 502 KADİR DEMİR 10E 7 15 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 10 2,50 2 7 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 26 53 12,75 141,338 3920

10 630 HİRA DEMİR 10E 8 7 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 18 20 13,00 140,715 3975

11 1693 AYETULLAH YILDIZ 10E 7 11 4,25 4 3 3,25 3 6 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 17 0,75 0 3 -0,75 2 8 0,00 1 7 -0,75 28 58 13,50 140,240 4011

12 1895 CEMAL İBİLİ 10E 6 23 0,25 6 3 5,25 2 7 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 7 3,25 2 8 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 29 63 13,25 138,508 4187

13 4018 YASİN ŞEN 10E 10 13 6,75 4 6 2,50 2 6 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 25 51 12,25 136,723 4357

14 2076 ZELAL KURT 10E 9 19 4,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 7 0,25 3 5 1,75 1 4 0,00 4 6 2,50 27 58 12,50 135,563 4456

15 1117 ESRA YILDIZ 10E 8 21 2,75 2 1 1,75 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 3 5 1,75 25 43 14,25 134,948 4511

16 0 ÖMER DİZLEK 10E 10 15 6,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 24 56 10,00 130,160 4926

17 2249 GÜLSEMİN CANGİR 10E 3 18 -1,50 3 6 1,50 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 5 2,75 4 5 2,75 2 5 0,75 2 6 0,50 26 56 12,00 129,863 4954

18 522 BERFİN DEMİR 10E 9 18 4,50 3 7 1,25 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 8 -2,00 0 7 -1,75 22 51 9,25 129,200 5014

19 1937 ARDA SUDEMİR 10E 8 17 3,75 6 4 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 16 -3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 28 60 13,00 126,728 5258

20 814 HA YUNİSA BAŞ 10E 9 15 5,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 9 -1,25 17 46 5,50 122,585 5631

21 1578 HELİN ÇETİN 10E 6 16 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 17 38 7,50 121,013 5755

22 2188 YAKUP ELĞAY 10E 7 19 2,25 3 6 1,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 1 9 -1,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 19 57 4,75 118,383 6001

23 1961 ESRA DİKEN 10E 5 22 -0,50 2 7 0,25 3 6 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 2 7 0,25 21 62 5,50 115,123 6252

24 9999 EZİLEN ED 10E 7 22 1,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 2 7 0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 20 69 2,75 114,775 6278

25 2126 ÖMERRIZA DAĞ 10E 8 19 3,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 16 50 3,50 110,848 6535

26 1793 ŞEVVAL BALKI 10E 6 23 0,25 1 6 -0,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 8 -2,00 3 7 1,25 19 75 0,25 97,445 7083



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 661 ROZERİN ÇALAR 10F 13 12 10,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 7 1,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 5 3 4,25 37 39 27,25 182,443 1596

2 1604 EMRE SAYGIN 10F 12 5 10,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 10 1,50 3 3 2,25 1 4 0,00 2 7 0,25 32 34 23,50 176,503 1810

3 437 DENİZ ALTUN 10F 10 20 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 8 5,00 3 5 1,75 35 48 23,00 173,788 1898

4 1106 YUSUF İSLAM AYDIN 10F 13 14 9,50 8 2 7,50 5 8 3,00 4 3 3,25 0 7 -1,75 0 6 -1,50 30 40 20,00 171,235 1997

5 329 KADİR EREZ 10F 8 11 5,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 35 35 26,25 168,493 2116

6 597 ADEM SİVRİSAKAL 10F 7 7 5,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 4 5 2,75 32 32 24,00 168,413 2120

7 370 ESMA KAYA 10F 15 14 11,50 4 6 2,50 3 6 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 15 -0,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 8 -1,00 37 63 21,25 167,640 2145

8 1842 CAN  MURAD 10F 7 10 4,50 6 3 5,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 5 1,75 3 5 1,75 4 3 3,25 29 35 20,25 156,858 2746

9 761 OSMAN DEMİRTAŞŞ 10F 9 18 4,50 5 5 3,75 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 10 -1,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 35 53 21,75 151,198 3136

10 1694 İSA BAZNABAZ 10F 10 16 6,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 8 0,00 28 44 17,00 151,115 3146

11 1898 YAKUP ÖZLEYEN 10F 8 12 5,00 1 2 0,50 4 4 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 15 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 6 1,50 27 49 14,75 145,343 3613

12 852 MEHDİ ÇİFTÇİ 10F 5 11 2,25 3 1 2,75 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 7 1,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 26 37 16,75 143,930 3719

13 1585 ELANUR BİÇEN 10F 6 21 0,75 5 4 4,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 12 1,00 6 4 5,00 2 6 0,50 1 8 -1,00 32 67 15,25 136,323 4388

14 1591 HAZAL ÇAKIR 10F 8 11 5,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 17 34 8,50 135,708 4440

15 802 SERAP SAYIŞ 10F 4 13 0,75 2 4 1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 6 3 5,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 19 44 8,00 134,230 4581

16 2204 FATMA ÇİFTÇİ 10F 10 19 5,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 8 -1,00 1 2 0,50 3 7 1,25 26 58 11,50 133,268 4642

17 1940 ARİN BAŞAKÇİ 10F 8 13 4,75 5 5 3,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 10 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 21 49 8,75 130,340 4906

18 2081 MUHAMMED      YARDIM 10F 5 10 2,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 6 1,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 18 39 8,25 126,980 5241

19 4005 RIDVAN GÜNEŞ 10F 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 11 19 6,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 5 5 3,75 29 91 6,25 126,125 5309

20 1896 MELİS TUNÇ 10F 9 17 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 12 23 6,25 123,403 5552

21 1092 AHSEN YILDIZ AYHAN 10F 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 18 35 9,25 122,030 5680

22 2254 ÖMER FARUK ÖZBEK 10F 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 7 0,25 12 26 5,50 121,328 5731

23 1962 BERİTAN İMÜK 10F 7 22 1,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 16 45 4,75 120,015 5838

24 2189 SERKAN KARAKAYA 10F 7 13 3,75 2 5 0,75 3 6 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 15 -1,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 16 52 3,00 109,843 6600

25 1806 NİSANUR BİNİCİ 10F 3 11 0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 12 1,00 0 8 -2,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 14 49 1,75 107,728 6743

26 2229 GİZEM CENGİZ 10F 6 14 2,50 1 1 0,75 2 7 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 2 12 -1,00 1 8 -1,00 0 10 -2,50 14 57 -0,25 102,515 6975

27 273 SONGÜL IDE 10F 4 25 -2,25 2 3 1,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 10 -2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 8 -1,00 17 63 1,25

28 2212 SALİH KARABULUT 10F 3 19 -1,75 1 6 -0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 18 -3,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 2 7 0,25 13 76 -6,00



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 1575 MUHAMMED AYDIN 10G 12 9 9,75 6 4 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 6 8 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 35 37 25,75 186,615 1462

2 1858 ÖMER ÇELİKBİLEK 10G 17 9 14,75 6 4 5,00 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 32 27 25,25 184,335 1529

3 1837 ZEYNEP ERİKLİ 10G 15 12 12,00 7 1 6,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 4 4 3,00 39 44 28,00 183,568 1555

4 601 NURULLAH DEMİR 10G 8 18 3,50 7 3 6,25 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 11 5,25 3 7 1,25 0 2 -0,50 40 47 28,25 182,830 1580

5 815 GÜLSÜM AKGÜN 10G 12 13 8,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 8 15 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 46 20,50 174,128 1888

6 1695 MAZLUMMİRMAK 10G 11 15 7,25 7 2 6,50 4 6 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 23 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 1 8 -1,00 42 71 24,25 170,330 2033

7 1676 FATMA YAVUZ 10G 8 13 4,75 8 1 7,75 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 6 3,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 34 43 23,25 169,755 2056

8 1614 SEYİTBİLALÖZEL 10G 8 18 3,50 8 1 7,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 7 2,25 2 6 0,50 1 9 -1,25 35 47 23,25 163,745 2338

9 918 ÖZGÜR ÇELİK 10G 10 19 5,25 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 8 9 5,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 7 0,25 32 73 13,75 156,963 2740

10 523 MERVE ŞİMŞEK 10G 7 10 4,50 5 5 3,75 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 9 18 4,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 31 60 16,00 156,518 2770

11 2082 ENES IŞIK 10G 7 16 3,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 12 5,00 4 5 2,75 2 4 1,00 0 8 -2,00 31 62 15,50 153,598 2948

12 1586 10G 10 16 6,00 5 4 4,00 4 4 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 14 -1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 5 2,75 32 53 18,75 147,503 3423

13 0 ELİF ÇELEBİ 10G 7 17 2,75 5 4 4,00 6 2 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 18 -0,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 3 6 1,50 34 64 18,00 142,868 3790

14 848 HAMİT ATAYAN 10G 9 13 5,75 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 22 39 12,25 138,940 4150

15 4020 BORAN AKBULUT 10G 13 16 9,00 3 6 1,50 3 7 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 9 -2,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 24 48 12,00 137,765 4253

16 674 NİSANUR ÇİÇEK 10G 10 19 5,25 7 3 6,25 2 8 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 20 -1,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 33 77 13,75 137,598 4269

17 1899 FURKAN KALKAN 10G 6 23 0,25 4 5 2,75 5 5 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 36 81 15,75 137,460 4282

18 515 ZİLAN ADLIĞ 10G 9 14 5,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 17 -0,25 4 5 2,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 29 67 12,25 136,170 4401

19 1970 ESRA KARABAŞ 10G 8 16 4,00 3 6 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 14 0,50 23 46 11,50 134,435 4565

20 2245 MUHAMMED ÇEIİK 10G 8 12 5,00 2 2 1,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 13 -1,25 2 6 0,50 1 3 0,25 22 42 11,50 131,305 4819

21 755 HATUN ÇAKIR 10G 6 19 1,25 8 2 7,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 26 51 13,25 130,948 4848

22 2230 AYSİMA YAVUZ 10G 8 22 2,50 4 6 2,50 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 5 1,75 0 10 -2,50 1 6 -0,50 22 63 6,25 124,278 5476

23 1844 HAMZA TURAN 10G 6 24 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 25 66 8,50 120,410 5805

24 2132 BÜNYAMİN AKBULUT 10G 5 25 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 4 6 2,50 29 91 6,25 118,113 6025

25 1406 REMZİYE AYDIN 10G 8 14 4,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 11 -2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 19 45 7,75 118,053 6030

26 1912 İIKNUR ŞİMŞEK 10G 9 14 5,50 2 5 0,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 12 -2,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 21 63 5,25 117,035 6103

27 2199 ELİF ÇELİK 10G 5 15 1,25 2 6 0,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 12 24 6,00 115,528 6217

28 783 MAHMUT YILDIZ 10G 3 20 -2,00 5 4 4,00 4 6 2,50 2 0 2,00 2 12 -1,00 2 3 1,25 4 4 3,00 22 49 9,75 113,128 6377



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10G

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 1952 YAKUP KARTAL 10H 11 9 8,75 5 4 4,00 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 33 42 22,50 171,135 2000

2 382 FATMA TEKEN 10H 12 10 9,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 10 0,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 30 41 19,75 162,858 2384

3 899 EMİNE İMÜK 10H 14 13 10,75 3 3 2,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 28 39 18,25 160,543 2519

4 785 HARUN AVCI 10H 8 21 2,75 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 7 15 3,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 37 64 21,00 159,650 2576

5 1843 ZEREN SABAZ 10H 8 10 5,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 23 33 14,75 148,535 3344

6 1474 ÖZNUR EREN 10H 13 12 10,00 0 8 -2,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 6 17 1,75 1 7 -0,75 1 8 -1,00 3 6 1,50 28 72 10,00 147,305 3448

7 758 DİLEK ÇAKAL 10H 11 16 7,00 1 5 -0,25 1 7 -0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 2 6 0,50 1 3 0,25 1 8 -1,00 24 58 9,50 145,805 3574

8 714 ABDULLAH AL HAN 10H 7 5 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 16 12 13,00 143,150 3768

9 231 ŞEVİN YILMAZ 10H 7 5 5,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 17 11 14,25 142,403 3824

10 530 BERFİN ŞAHİN 10H 9 17 4,75 4 4 3,00 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 8 0,00 25 42 14,50 140,393 3997

11 1975 EDANUR TÜRKOL 10H 11 11 8,25 2 4 1,00 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 22 48 10,00 139,243 4113

12 2090 ÖZGÜR ATMACA 10H 9 11 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 9 1,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 19 38 9,50 138,710 4170

13 982 YUNUS ARSLAN 10H 10 16 6,00 3 6 1,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 16 -1,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 1 8 -1,00 30 68 13,00 137,450 4283

14 679 İREM GÜNEŞ 10H 7 17 2,75 5 3 4,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 10 -0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 26 50 13,50 132,668 4696

15 2219 MURAT KURT 10H 6 22 0,50 4 5 2,75 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 7 14 3,50 2 8 0,00 4 4 3,00 0 10 -2,50 29 77 9,75 132,020 4755

16 2201 MEYRA NEBİOĞLU 10H 11 19 6,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 25 65 8,75 131,763 4778

17 2057 DEVRAN KAÇAR 10H 8 19 3,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 26 55 12,25 131,313 4818

18 1718 FURKAN ŞINDAĞ 10H 6 13 2,75 0 9 -2,25 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 14 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 22 59 7,25 125,738 5339

19 1590 DENİZ KERSE 10H 6 12 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 10 -2,50 19 37 9,75 125,150 5399

20 1900 HAKAN AYANA 10H 6 10 3,50 2 2 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 14 0,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 8 -2,00 20 54 6,50 123,413 5551

21 2246 FERHAT ÇAKTO 10H 10 20 5,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 6 24 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 28 92 5,00 120,675 5785

22 359 FIRAT TEMEL 10H 7 16 3,00 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 20 0,00 2 7 0,25 0 7 -1,75 1 8 -1,00 23 69 5,75 119,090 5935

23 1679 ESMA EKİN 10H 6 12 3,00 0 6 -1,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 16 1,00 2 7 0,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 21 70 3,50 116,595 6137

24 419 SAMET ARSLAN 10H 8 21 2,75 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 25 94 1,50 116,228 6170

25 2232 HİRA AY 10H 6 16 2,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 4 14 0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 19 63 3,25 113,115 6378

26 2192 DOĞAN  ÇAKTO 10H 4 13 0,75 2 5 0,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 18 0,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 17 67 0,25 104,013 6924



10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10H

KATILIMLAR
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10İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10İ

KATILIMLAR

1 8248 BİLAL DAĞTEKİN 10İ 16 7 14,25 5 3 4,25 4 4 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 7 11,25 2 6 0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 57 35 48,25 263,845 338

2 415 HACER ÇAKAR 10İ 15 9 12,75 6 3 5,25 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 33 23 27,25 188,563 1403

3 384 AYLİN  *LDIZ 10İ 13 12 10,00 6 2 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 36 38 26,50 179,678 1681

4 324 BARAN ŞANSİBEY 10İ 5 5 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 11 4,25 5 5 3,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 33 29 25,75 174,348 1880

5 2175 SAMED GÖK 10İ 7 13 3,75 4 5 2,75 3 5 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 9 9 6,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 31 54 17,50 164,868 2271

6 1079 YUSUF ALTUN 10İ 9 17 4,75 8 2 7,50 3 5 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 8 3,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 47 21,25 164,458 2295

7 1084 MUHAMMAD AYTEKİN 10İ 9 6 7,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 24 20 19,00 162,160 2421

8 832 NUR HİLAL YARBA 10İ 7 11 4,25 6 1 5,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 8 1,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 2 6 0,50 32 44 21,00 156,395 2780

9 680 ASUMAN İNAN 10İ 8 9 5,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 8 4,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 24 36 15,00 155,140 2855

10 221 TUBA GÜNEŞTEKİN 10İ 11 15 7,25 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 38 78 18,50 154,223 2909

11 587 ŞEYMA AKDAŞ 10İ 12 11 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 22 24 16,00 152,765 3020

12 1960 ERKAN ORAK 10İ 9 18 4,50 4 6 2,50 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 6 2,50 2 7 0,25 1 6 -0,50 31 51 18,25 148,043 3385

13 464 GÜLER TUNÇBOĞA 10İ 9 13 5,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 27 43 16,25 145,190 3624

14 1350 BETÜL ÇELİK 10İ 8 12 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 17 30 9,50 141,133 3935

15 1566 ABDULHALİM AKDAŞ 10İ 10 10 7,50 2 5 0,75 2 7 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 21 38 11,50 139,465 4095

16 1851 RINDİHAN GÜNGÖR 10İ 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 18 21 12,75 138,703 4171

17 1688 MERYEM ÇELİK 10İ 9 17 4,75 4 5 2,75 2 8 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 6 19 1,25 3 7 1,25 1 2 0,50 0 8 -2,00 28 72 10,00 134,993 4506

18 1728 FURKAN BAZNABAZ 10İ 8 21 2,75 4 6 2,50 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 9 0,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 29 72 11,00 131,975 4758

19 20960 MEHMET ÖZHAN 10İ 7 7 5,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 8 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 19 38 9,50 130,823 4868

20 1558 CİVAN  EKBER  TURAN 10İ 8 19 3,25 3 4 2,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 8 22 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 8 0,00 26 76 7,00 129,080 5036

21 798 HAŞİM ÇETİNKAYA 10İ 8 11 5,25 2 6 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 11 -2,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 23 45 11,75 127,928 5152

22 541 MEYREM YILDIZ 10İ 4 11 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 12 0,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 22 41 11,75 127,643 5177

23 1906 KAVA ÇELİK 10İ 2 10 -0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 16 27 9,25 121,940 5686

24 1477 ZEHRA ULUKAN 10İ 5 15 1,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 4 3,00 17 33 8,75 120,748 5780

25 2194 İLKNUR OLGUN 10İ 5 15 1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 12 2,00 0 8 -2,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 20 63 4,25 118,085 6026

26 1976 CEREN EREN 10İ 5 23 -0,75 3 6 1,50 3 3 2,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 7 0,25 2 6 0,50 17 50 4,50 108,035 6721

27 766 ROJİN * ER 10İ 4 17 -0,25 6 2 5,50 3 5 1,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 20 -3,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 19 56 5,00 101,470 7006

28 0 ENES SINAT 10İ 4 11 1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 7 -1,75 10 45 -1,25 96,970 7097



10İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10İ

KATILIMLAR
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10K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10K

KATILIMLAR

1 0 SERVET AKBAŞ 10K 11 14 7,50 6 1 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 8 3,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 35 37 25,75 179,305 1697

2 495 NİSANUR BİÇEN 10K 13 13 9,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 11 2,25 2 5 0,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 33 48 21,00 171,440 1987

3 654 SILANUR DALMIŞ 10K 9 9 6,75 6 2 5,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 5 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 29 30 21,50 164,618 2287

4 288 ROZELİN İLÇİN 10K 13 14 9,50 2 1 1,75 3 6 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 2 7 0,25 29 44 18,00 161,850 2430

5 841 ESMA DEĞİRMENCİ 10K 13 14 9,50 3 6 1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 26 36 17,00 158,940 2608

6 861 CİVAN KONDU 10K 9 7 7,25 6 1 5,75 5 2 4,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 26 22 20,50 158,255 2651

7 1630 ELİF ŞAİLAN 10K 13 9 10,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 22 32 14,00 151,258 3130

8 1974 MAHMUT DOĞAN 10K 11 19 6,25 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 6 2,50 2 6 0,50 1 9 -1,25 32 61 16,75 144,938 3644

9 2252 ŞEHMUS SİLİ 10K 8 16 4,00 3 6 1,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 4 3,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 26 53 12,75 144,335 3684

10 692 BERİVAN ERİŞEN 10K 7 17 2,75 4 5 2,75 4 5 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 16 1,00 3 5 1,75 2 5 0,75 31 57 16,75 144,053 3708

11 490 ZİLAN SİNCAR 10K 11 14 7,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 16 0,00 3 7 1,25 3 4 2,00 2 8 0,00 29 73 10,75 138,013 4230

12 291 ZELİHA YETİZ 10K 8 13 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 21 36 12,00 137,590 4270

13 1527 BÜŞRA ENGİN 10K 7 16 3,00 6 3 5,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 24 52 11,00 133,700 4616

14 547 ÖZLEM ÇAKIR 10K 9 14 5,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 23 52 10,00 130,185 4923

15 1916 ESER YENİOOĞAN 10K 6 16 2,00 3 6 1,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 12 1,00 4 5 2,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 25 64 9,00 125,630 5350

16 1731 YUSUF BOĞADUR 10K 6 21 0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 20 37 10,75 124,658 5439

17 2237 ÖZLEM TAŞKIRAN 10K 8 15 4,25 3 5 1,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 12 -1,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 6 -1,50 22 55 8,25 123,710 5527

18 1852 ZİLAN ONAR 10K 9 15 5,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 8 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 17 51 4,25 123,048 5581

19 2098 MUSTAFA DENİZHAN 10K 5 15 1,25 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 20 38 10,50 122,848 5604

20 2513 EMİR ÇİÇEK 10K 5 11 2,25 2 3 1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 27 8,25 121,595 5716

21 1565 MEHMET ULUKAN 10K 6 16 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 20 47 8,25 119,395 5899

22 799 ÖZGÜR DOĞAN 10K 6 16 2,00 5 5 3,75 4 5 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 19 48 7,00 114,885 6269

23 2177 HANİFİ AYMAN 10K 7 16 3,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 8 -1,00 3 7 1,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 21 67 4,25 112,373 6425

24 2044 HAZAL UTANÇ 10K 7 18 2,50 2 6 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 9 0,75 2 7 0,25 1 0 1,00 1 8 -1,00 18 66 1,50 110,605 6552

25 1696 ROJİN ÜZÜN 10K 5 22 -0,50 3 6 1,50 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 17 52 4,00 109,070 6654

26 1863 MUHAMMED       AKBAY 10K 2 12 -1,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 16 2,00 2 6 0,50 13 51 0,25 104,250 6914

27 2224 NECMEH  GULAMİ 10K 4 15 0,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 5 -0,25 13 35 4,25

28 1952 BÜŞRA İŞSİZ 10K 9 21 3,75 0 10 -2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 18 72 0,00



10K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10K

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10L SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10L

KATILIMLAR

1 495 NUR KARACAN 10L 10 9 7,75 5 3 4,25 5 5 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 6 20 1,00 6 4 5,00 2 5 0,75 1 9 -1,25 39 61 23,75 169,003 2092

2 856 SEHER SAĞ 10L 11 15 7,25 3 5 1,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 9 -0,25 5 3 4,25 1 1 0,75 3 5 1,75 33 48 21,00 158,043 2668

3 2183 İBRAHİM HALİL ETİKE 10L 11 15 7,25 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 11 1,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 34 67 17,25 156,110 2795

4 396 BERFİN YILDIRIM 10L 9 6 7,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 14 -1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 28 32 20,00 153,853 2933

5 693 İZZEL CANGİR 10L 9 11 6,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 12 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 25 43 14,25 149,360 3276

6 2148 EYLÜL KANSU 10L 8 14 4,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 9 15 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 24 50 11,50 148,865 3319

7 2510 YUSUF İBRA HİOĞIU 10L 9 18 4,50 2 8 0,00 5 3 4,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 12 2,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 31 63 15,25 147,450 3428

8 1563 SEMANUR DEMİR 10L 9 12 6,00 3 7 1,25 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 25 42 14,50 146,250 3534

9 1855 ZEHRA GÖKŞİN 10L 11 17 6,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 24 45 12,75 145,303 3616

10 0 BURAK ÜNEYY 10L 2 4 1,00 2 8 0,00 3 7 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 5 5 3,75 3 7 1,25 4 6 2,50 27 42 16,50 144,725 3659

11 565 CEYHAN ARSLAN 10L 8 16 4,00 6 4 5,00 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 10 -2,50 24 39 14,25 139,350 4104

12 2238 MERVE SAYAR 10L 9 21 3,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 26 49 13,75 136,813 4344

13 782 BÜŞRA CANGİR 10L 9 18 4,50 1 4 0,00 5 3 4,25 1 4 0,00 2 9 -0,25 2 6 0,50 1 1 0,75 3 6 1,50 24 51 11,25 132,245 4735

14 3021 MUHAMMED YILDIZ 10L 9 21 3,75 5 5 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 15 0,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 29 80 9,00 128,320 5109

15 1982 HALİL İBRAHİM TAN 10L 8 21 2,75 4 6 2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 6 20 1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 29 86 7,50 124,495 5452

16 2226 MEDET ÜNEŞİ 10L 6 16 2,00 4 6 2,50 1 8 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 8 -1,00 21 48 9,00 123,643 5531

17 1739 DİYAR EKİN 10L 8 22 2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 21 -0,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 28 88 6,00 117,155 6095

18 2202 MURAT EKEN 10L 5 6 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 8 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 11 32 3,00 116,418 6151

19 2612 ÜMMÜGÜLSÜM 10L 15 13 11,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 25 -6,25 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 25 88 3,00 112,305 6433

20 1263 ADEM KÜREKÇİ 10L 9 14 5,50 1 6 -0,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 19 -2,75 0 9 -2,25 1 4 0,00 4 4 3,00 20 69 2,75 109,280 6640

21 2000 ŞEYMA ATSAN 10L 7 16 3,00 2 5 0,75 4 5 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 25 -2,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 23 83 2,25 105,335 6876

22 0 ERKAN  KAYA 10L 5 25 -1,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 12 0,00 2 7 0,25 12 59 -2,75

23 5010 ALPER ÇELİK 10L 4 22 -1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 20 96 -4,00



10L SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 10L

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,69 12,76 5,50 3,80 3,99 2,80 2,34 4,19 1,29 1,65 2,09 1,13 2,13 1,95 1,64 4,43 8,78 2,24 2,27 4,57 1,13 1,13 2,74 0,45 1,98 4,62 0,82 28,42 45,69 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,74 14,14 5,20 3,52 4,14 2,49 2,74 4,71 1,56 2,10 2,24 1,54 2,35 2,08 1,83 3,56 9,47 1,19 1,87 5,19 0,57 0,88 2,78 0,19 1,58 5,28 0,26 27,34 50,03 14,83 146,690

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1469 MİZGİN BAYAT 12B 3 23 -2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 11 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 10 42 -0,50 96,808 7099

2 337 SERHAT YILDIZ 12B 10 19 5,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 10 30 2,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

1 488 ABDULLAH NİLÜFER 10D 12 15 8,25 20 8 18,00 17 7 15,25 19 10 16,50 68 40 58,00 282,235 1 1 161 161 229

2 8248 BİLAL DAĞTEKİN 10İ 16 7 14,25 17 9 14,75 13 7 11,25 11 12 8,00 57 35 48,25 263,845 1 2 211 211 338

3 863 HASAN KAYA 10A 9 13 5,75 18 9 15,75 10 5 8,75 17 9 14,75 54 36 45,00 230,788 1 3 334 334 655

4 66 İREMSU ÇELİK 10A 14 9 11,75 16 8 14,00 9 7 7,25 8 13 4,75 47 37 37,75 225,258 2 4 353 353 734

5 108 GLSM DEMİR 10A 17 5 15,75 11 4 10,00 6 3 5,25 5 2 4,50 39 14 35,50 222,990 3 5 358 358 758

6 8 HATİCE BASUT 10A 13 4 12,00 12 8 10,00 8 3 7,25 8 5 6,75 41 20 36,00 221,650 4 6 366 366 778

7 1650 ZEYNEP AY 10C 17 13 13,75 16 11 13,25 6 5 4,75 7 13 3,75 46 42 35,50 217,548 1 7 389 389 824

8 244 HASAN Ş KER 10A 11 19 6,25 18 12 15,00 13 12 10,00 6 11 3,25 48 54 34,50 215,150 5 8 403 403 868

9 854 ENES İLGİN 10D 3 2 2,50 20 7 18,25 9 6 7,50 12 11 9,25 44 26 37,50 205,443 2 9 448 448 1033

10 38 M SEFA EROĞLU 10A 18 10 15,50 14 13 10,75 4 9 1,75 7 16 3,00 43 48 31,00 203,013 6 10 457 457 1083

11 33 AYŞEG L ALTY 10A 11 8 9,00 16 8 14,00 5 7 3,25 11 7 9,25 43 30 35,50 202,335 7 11 460 460 1093

12 282 MUHİTTİN ARSOY 10D 16 9 13,75 18 5 16,75 2 5 0,75 3 4 2,00 39 23 33,25 201,505 3 12 465 465 1110

13 371 SEMA NUR GÜNDOĞDU10E 9 13 5,75 17 10 14,50 9 9 6,75 10 15 6,25 45 47 33,25 201,478 1 13 466 466 1112

14 84 SEHER SINIR 10A 13 8 11,00 15 8 13,00 4 5 2,75 7 5 5,75 39 26 32,50 199,275 8 14 475 475 1155

15 735 NURŞİN BAŞARAN 10D 15 8 13,00 11 11 8,25 1 0 1,00 13 12 10,00 40 31 32,25 197,015 4 15 486 486 1191

16 472 FURKAN ALTIN 10C 11 10 8,50 19 3 18,25 6 11 3,25 6 14 2,50 42 38 32,50 196,163 2 16 489 489 1215

17 433 10C 16 10 13,50 15 10 12,50 6 9 3,75 37 29 29,75 190,998 3 17 523 523 1337

18 1994 RUKEN ÇELİK 10D 10 9 7,75 15 11 12,25 5 4 4,00 8 8 6,00 38 32 30,00 190,763 5 18 525 525 1346

19 5009 SABRİYE BOZKURT 10B 15 15 11,25 22 6 20,50 0 4 -1,00 37 25 30,75 189,383 1 19 531 531 1385

20 364 EVİNDAR KURT 10E 9 9 6,75 15 7 13,25 4 1 3,75 8 5 6,75 36 22 30,50 188,898 2 20 533 533 1393

21 415 HACER ÇAKAR 10İ 15 9 12,75 16 8 14,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 33 23 27,25 188,563 2 21 537 537 1403

22 279 ESMA AKBULUT 10A 13 8 11,00 12 7 10,25 2 4 1,00 11 15 7,25 38 34 29,50 187,513 9 22 544 544 1433

23 908 YASİN DEMİR 10D 10 10 7,50 15 11 12,25 6 9 3,75 9 14 5,50 40 44 29,00 187,478 6 23 545 545 1434

24 1575 MUHAMMED AYDIN 10G 12 9 9,75 14 15 10,25 6 8 4,00 3 5 1,75 35 37 25,75 186,615 1 24 550 550 1462

25 1858 ÖMER ÇELİKBİLEK 10G 17 9 14,75 13 17 8,75 2 1 1,75 32 27 25,25 184,335 2 25 562 562 1529

26 417 ALİ ÇELİK 10A 14 11 11,25 21 9 18,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 38 31 30,25 184,225 10 26 563 563 1532

27 9 SEMANUR OKUR 10A 13 11 10,25 17 6 15,50 3 9 0,75 6 16 2,00 39 42 28,50 184,095 11 27 565 565 1537

28 1837 ZEYNEP ERİKLİ 10G 15 12 12,00 16 11 13,25 2 9 -0,25 6 12 3,00 39 44 28,00 183,568 3 28 568 568 1555

29 601 NURULLAH DEMİR 10G 8 18 3,50 21 9 18,75 8 11 5,25 3 9 0,75 40 47 28,25 182,830 4 29 573 573 1580

30 661 ROZERİN ÇALAR 10F 13 12 10,00 16 6 14,50 3 7 1,25 5 14 1,50 37 39 27,25 182,443 1 30 577 577 1596

31 264 İLKNUR YILDIRIM 10E 12 10 9,50 16 7 14,25 2 4 1,00 5 11 2,25 35 32 27,00 180,008 3 31 597 597 1670

32 147 SUDENAZ ŞİMŞEK 10A 13 11 10,25 13 12 10,00 3 13 -0,25 12 14 8,50 41 50 28,50 179,970 12 32 598 598 1673

33 384 AYLİN  *LDIZ 10İ 13 12 10,00 18 9 15,75 2 5 0,75 3 12 0,00 36 38 26,50 179,678 3 33 600 600 1681

34 0 SERVET AKBAŞ 10K 11 14 7,50 16 5 14,75 5 8 3,00 3 10 0,50 35 37 25,75 179,305 1 34 607 607 1697

35 1002 İREMSU TAŞAR 10C 15 13 11,75 16 13 12,75 4 13 0,75 35 39 25,25 178,315 4 35 619 619 1737

36 256 İCLAL *SL * 10C 12 5 10,75 15 11 12,25 2 4 1,00 29 20 24,00 176,603 5 36 633 633 1804

37 1604 EMRE SAYGIN 10F 12 5 10,75 10 5 8,75 4 10 1,50 6 14 2,50 32 34 23,50 176,503 2 37 634 634 1810

38 10 DİLAN CAN 10A 12 7 10,25 16 9 13,75 2 4 1,00 30 20 25,00 174,628 13 38 643 643 1867

39 324 BARAN ŞANSİBEY 10İ 5 5 3,75 14 4 13,00 7 11 4,25 7 9 4,75 33 29 25,75 174,348 4 39 646 646 1880

40 283 MEHMET KADİR ERKMEN10C 14 16 10,00 15 15 11,25 0 1 -0,25 7 9 4,75 36 41 25,75 174,280 6 40 647 647 1883

41 815 GÜLSÜM AKGÜN 10G 12 13 8,75 10 15 6,25 8 15 4,25 2 3 1,25 32 46 20,50 174,128 5 41 650 650 1888

42 437 DENİZ ALTUN 10F 10 20 5,00 15 15 11,25 7 8 5,00 3 5 1,75 35 48 23,00 173,788 3 42 652 652 1898

43 1992 MUHAMMED KARABULUT10B 10 15 6,25 13 16 9,00 6 10 3,50 8 12 5,00 37 53 23,75 173,028 2 43 658 658 1928

44 235 BERFİN TÜRKOL 10D 9 14 5,50 13 14 9,50 8 4 7,00 1 17 -3,25 31 49 18,75 172,458 7 44 664 664 1944

45 851 BİLAL KATAN 10E 19 2 18,50 5 8 3,00 12 12 9,00 36 22 30,50 172,330 4 45 666 666 1952

46 810 M SALİH YILMAZ 10B 13 16 9,00 7 23 1,25 10 19 5,25 8 22 2,50 38 80 18,00 171,948 3 46 672 672 1963

47 7 ŞEVAL BAYINDIR 10A 15 10 12,50 10 15 6,25 3 10 0,50 4 10 1,50 32 45 20,75 171,540 14 47 676 676 1981

48 495 NİSANUR BİÇEN 10K 13 13 9,75 10 10 7,50 5 11 2,25 5 14 1,50 33 48 21,00 171,440 2 48 679 679 1987
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

49 1106 YUSUF İSLAM AYDIN 10F 13 14 9,50 8 2 7,50 5 8 3,00 4 16 0,00 30 40 20,00 171,235 4 49 681 681 1997

50 1952 YAKUP KARTAL 10H 11 9 8,75 14 14 10,50 3 5 1,75 5 14 1,50 33 42 22,50 171,135 1 50 682 682 2000

51 385 ÖMER BERAT ASUTAY 10A 8 6 6,50 5 5 3,75 7 9 4,75 9 12 6,00 29 32 21,00 171,083 15 51 684 684 2003

52 1667 ROZİN ERGÜL 10D 14 7 12,25 13 8 11,00 1 13 -2,25 28 28 21,00 170,825 8 52 687 687 2015

53 749 ABDULLAH KALKAN 10B 5 4 4,00 13 5 11,75 6 9 3,75 7 8 5,00 31 26 24,50 170,698 4 53 688 688 2020

54 1695 MAZLUMMİRMAK 10G 11 15 7,25 17 11 14,25 7 23 1,25 7 22 1,50 42 71 24,25 170,330 6 54 689 689 2033

55 1284 YUNUS EMRE GEREKAN10B 13 12 10,00 16 11 13,25 2 9 -0,25 4 15 0,25 35 47 23,25 169,785 5 55 697 697 2053

56 1676 FATMA YAVUZ 10G 8 13 4,75 17 9 14,75 5 6 3,50 4 15 0,25 34 43 23,25 169,755 7 56 699 699 2056

57 1924 ALİİMRAN KAYA 10E 14 16 10,00 14 12 11,00 4 9 1,75 32 37 22,75 169,153 5 57 704 704 2082

58 495 NUR KARACAN 10L 10 9 7,75 14 14 10,50 6 20 1,00 9 18 4,50 39 61 23,75 169,003 1 58 706 706 2092

59 329 KADİR EREZ 10F 8 11 5,25 22 8 20,00 2 6 0,50 3 10 0,50 35 35 26,25 168,493 5 59 715 715 2116

60 597 ADEM SİVRİSAKAL 10F 7 7 5,25 12 7 10,25 4 6 2,50 9 12 6,00 32 32 24,00 168,413 6 60 717 717 2120

61 370 ESMA KAYA 10F 15 14 11,50 16 13 12,75 3 15 -0,75 3 21 -2,25 37 63 21,25 167,640 7 61 724 724 2145

62 1564 BERİTAN KOÇ 10B 15 9 12,75 13 14 9,50 1 10 -1,50 4 14 0,50 33 47 21,25 167,538 6 62 726 726 2152

63 4920 KADER YILDIZ 10D 15 11 12,25 12 13 8,75 0 2 -0,50 4 17 -0,25 31 43 20,25 167,395 9 63 730 730 2164

64 752 CELAL ŞAHİN 10C 11 10 8,50 9 6 7,50 3 3 2,25 3 4 2,00 26 23 20,25 167,153 7 64 732 732 2174

65 754 YUSUF BALIKÇI 10D 13 15 9,25 14 13 10,75 3 13 -0,25 7 17 2,75 37 58 22,50 166,153 10 65 742 742 2220

66 1572 AHMET ERKMEN 10B 12 15 8,25 13 17 8,75 4 7 2,25 2 7 0,25 31 46 19,50 165,363 7 66 748 748 2252

67 2175 SAMED GÖK 10İ 7 13 3,75 11 15 7,25 9 9 6,75 4 17 -0,25 31 54 17,50 164,868 5 67 756 756 2271

68 654 SILANUR DALMIŞ 10K 9 9 6,75 12 7 10,25 3 5 1,75 5 9 2,75 29 30 21,50 164,618 3 68 760 760 2287

69 1079 YUSUF ALTUN 10İ 9 17 4,75 18 10 15,50 5 8 3,00 1 12 -2,00 33 47 21,25 164,458 6 69 762 762 2295

70 2509 ESMA SUDE DADAK 10C 10 8 8,00 8 4 7,00 5 8 3,00 3 12 0,00 26 32 18,00 163,850 8 70 770 770 2329

71 1614 SEYİTBİLALÖZEL 10G 8 18 3,50 20 7 18,25 4 7 2,25 3 15 -0,75 35 47 23,25 163,745 8 71 771 771 2338

72 1619 HEJA AŞUT 10C 10 16 6,00 13 16 9,00 6 13 2,75 6 14 2,50 35 59 20,25 163,328 9 72 776 776 2359

73 710 ALİYE EROĞLU 10B 10 12 7,00 13 10 10,50 3 5 1,75 4 11 1,25 30 38 20,50 163,280 8 73 777 777 2362

74 382 FATMA TEKEN 10H 12 10 9,50 9 10 6,50 3 10 0,50 6 11 3,25 30 41 19,75 162,858 2 74 786 786 2384

75 372 BEYZA NUR KAYA 10 13 16 9,00 15 14 11,50 3 15 -0,75 4 8 2,00 35 53 21,75 162,728 1 75 788 788 2393

76 0 BİLALYUSUF SALUR 10D 11 9 8,75 14 8 12,00 1 8 -1,00 6 14 2,50 32 39 22,25 162,463 11 76 791 791 2408

77 1084 MUHAMMAD AYTEKİN 10İ 9 6 7,50 11 4 10,00 2 0 2,00 2 10 -0,50 24 20 19,00 162,160 7 77 795 795 2421

78 288 ROZELİN İLÇİN 10K 13 14 9,50 10 12 7,00 2 3 1,25 4 15 0,25 29 44 18,00 161,850 4 78 798 798 2430

79 105 İREM OLGUN 10A 11 8 9,00 10 11 7,25 3 5 1,75 2 10 -0,50 26 34 17,50 161,333 16 79 805 805 2474

80 284 EMİR BOZKURT 10A 10 10 7,50 12 10 9,50 3 8 1,00 5 12 2,00 30 40 20,00 160,935 17 80 811 811 2501

81 75 SAMET ÇELİK 10A 10 11 7,25 13 14 9,50 3 5 1,75 3 10 0,50 29 40 19,00 160,730 18 81 814 814 2510

82 899 EMİNE İMÜK 10H 14 13 10,75 9 8 7,00 2 9 -0,25 3 9 0,75 28 39 18,25 160,543 3 82 820 820 2519

83 356 MUSTAFA ARTIK 10A 4 8 2,00 18 6 16,50 5 14 1,50 7 10 4,50 34 38 24,50 160,150 19 83 823 823 2538

84 785 HARUN AVCI 10H 8 21 2,75 16 14 12,50 7 15 3,25 6 14 2,50 37 64 21,00 159,650 4 84 832 832 2576

85 841 ESMA DEĞİRMENCİ 10K 13 14 9,50 10 16 6,00 1 0 1,00 2 6 0,50 26 36 17,00 158,940 5 85 843 843 2608

86 424 FURKAN ÇELİK 10A 7 5 5,75 8 3 7,25 5 5 3,75 2 8 0,00 22 21 16,75 158,685 20 86 846 846 2620

87 2116 FERİT DEMİR 10C 5 18 0,50 14 13 10,75 8 11 5,25 8 18 3,50 35 60 20,00 158,443 10 87 853 853 2636

88 861 CİVAN KONDU 10K 9 7 7,25 15 6 13,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 26 22 20,50 158,255 6 88 859 859 2651

89 856 SEHER SAĞ 10L 11 15 7,25 11 15 7,25 2 9 -0,25 9 9 6,75 33 48 21,00 158,043 2 89 864 864 2668

90 1616 SEYİTHAN EKİNCİ 10D 9 12 6,00 13 16 9,00 4 6 2,50 2 8 0,00 28 42 17,50 157,195 12 90 878 878 2722

91 918 ÖZGÜR ÇELİK 10G 10 19 5,25 8 22 2,50 8 9 5,75 6 23 0,25 32 73 13,75 156,963 9 91 884 884 2740

92 1842 CAN  MURAD 10F 7 10 4,50 12 12 9,00 3 5 1,75 7 8 5,00 29 35 20,25 156,858 8 92 886 886 2746

93 523 MERVE ŞİMŞEK 10G 7 10 4,50 11 19 6,25 9 18 4,50 4 13 0,75 31 60 16,00 156,518 10 93 894 894 2770

94 5012 HAMZA CABAS 10B 12 15 8,25 15 15 11,25 4 21 -1,25 31 51 18,25 156,470 9 94 895 895 2775

95 832 NUR HİLAL YARBA 10İ 7 11 4,25 16 8 14,00 3 8 1,00 6 17 1,75 32 44 21,00 156,395 8 95 896 896 2780

96 2183 İBRAHİM HALİL ETİKE 10L 11 15 7,25 15 15 11,25 4 11 1,25 4 26 -2,50 34 67 17,25 156,110 3 96 901 901 2795
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

97 2208 MEHMETFARUK DEMİR 10D 8 21 2,75 19 10 16,50 6 15 2,25 3 17 -1,25 36 63 20,25 155,868 13 97 906 906 2817

98 510 DİCLE DİREK 10C 12 14 8,50 13 13 9,75 2 8 0,00 3 14 -0,50 30 49 17,75 155,775 11 98 908 908 2825

99 680 ASUMAN İNAN 10İ 8 9 5,75 5 10 2,50 6 8 4,00 5 9 2,75 24 36 15,00 155,140 9 99 912 912 2855

100 295 ONUR SIRLAN 10A 12 9 9,75 12 9 9,75 0 4 -1,00 2 12 -1,00 26 34 17,50 155,033 21 100 914 914 2864

101 1817 BAYRAM YILMAZ 10D 13 17 8,75 13 17 8,75 3 12 0,00 4 18 -0,50 33 64 17,00 154,688 14 101 918 918 2883

102 221 TUBA GÜNEŞTEKİN 10İ 11 15 7,25 13 17 8,75 6 24 0,00 8 22 2,50 38 78 18,50 154,223 10 102 924 924 2909

103 843 UMUT TUNÇBOĞA 10C 11 10 8,50 11 10 8,50 2 10 -0,50 4 11 1,25 28 41 17,75 153,998 12 103 928 928 2923

104 396 BERFİN YILDIRIM 10L 9 6 7,50 14 5 12,75 2 14 -1,50 3 7 1,25 28 32 20,00 153,853 4 104 930 930 2933

105 238 ESMANUR DENİZ 10A 10 7 8,25 9 11 6,25 3 13 -0,25 6 10 3,50 28 41 17,75 153,775 22 105 933 933 2938

106 2082 ENES IŞIK 10G 7 16 3,00 10 17 5,75 8 12 5,00 6 17 1,75 31 62 15,50 153,598 11 106 937 937 2948

107 2225 HALİME YILDIRIM 10D 8 10 5,50 10 12 7,00 5 11 2,25 6 16 2,00 29 49 16,75 153,453 15 107 944 944 2962

108 1936 MENSURE AKYILDIZ 10B 6 8 4,00 10 6 8,50 4 3 3,25 3 9 0,75 23 26 16,50 152,940 10 108 954 954 3005

109 1577 ŞEBNEM BÜLBÜL 10D 10 9 7,75 7 17 2,75 4 5 2,75 4 15 0,25 25 46 13,50 152,933 16 109 955 955 3007

110 587 ŞEYMA AKDAŞ 10İ 12 11 9,25 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 22 24 16,00 152,765 11 110 960 960 3020

111 1877 BERİTAN BAYINDIR 10E 5 6 3,50 7 6 5,50 5 9 2,75 8 7 6,25 25 28 18,00 152,625 6 111 963 963 3029

112 327 EDANUR KIRTAK 10B 9 14 5,50 13 15 9,25 4 7 2,25 3 16 -1,00 29 52 16,00 152,418 11 112 966 966 3042

113 1644 ŞİLAN KARA 10B 10 12 7,00 14 11 11,25 0 3 -0,75 3 7 1,25 27 33 18,75 152,310 12 113 968 968 3051

114 149 MELEK YAMAN 10A 7 15 3,25 16 14 12,50 3 5 1,75 4 12 1,00 30 46 18,50 151,285 23 114 986 986 3127

115 1630 ELİF ŞAİLAN 10K 13 9 10,75 6 17 1,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 22 32 14,00 151,258 7 115 988 988 3130

116 1538 TAHİR ALI 10E 9 10 6,50 12 10 9,50 4 9 1,75 25 29 17,75 151,208 7 116 989 989 3135

117 761 OSMAN DEMİRTAŞŞ 10F 9 18 4,50 19 10 16,50 1 10 -1,50 6 15 2,25 35 53 21,75 151,198 9 117 990 990 3136

118 1694 İSA BAZNABAZ 10F 10 16 6,00 14 14 10,50 2 5 0,75 2 9 -0,25 28 44 17,00 151,115 10 118 991 991 3146

119 787 SELİME GÜLŞEN 10B 11 11 8,25 13 12 10,00 2 11 -0,75 3 15 -0,75 29 49 16,75 150,998 13 119 994 994 3156

120 2227 AZİZ SÖNMEZSOY 10B 7 17 2,75 14 11 11,25 8 16 4,00 1 14 -2,50 30 58 15,50 150,998 13 119 994 994 3156

121 2217 ESMANUR AYÇİÇEK 10B 11 17 6,75 14 11 11,25 1 8 -1,00 26 36 17,00 150,643 15 121 1001 1001 3186

122 1661 SITKI CAN MET 10C 9 11 6,25 11 14 7,50 1 1 0,75 4 7 2,25 25 33 16,75 150,623 13 122 1003 1003 3189

123 647 ÖMER TAYFUR 10B 8 16 4,00 16 13 12,75 2 5 0,75 4 11 1,25 30 45 18,75 150,435 16 123 1006 1006 3200

124 1931 M ENES ÇİLEK 10D 9 21 3,75 15 12 12,00 3 9 0,75 5 11 2,25 32 53 18,75 149,728 17 124 1014 1014 3244

125 693 İZZEL CANGİR 10L 9 11 6,25 9 11 6,25 5 12 2,00 2 9 -0,25 25 43 14,25 149,360 5 125 1019 1019 3276

126 2148 EYLÜL KANSU 10L 8 14 4,50 3 12 0,00 9 15 5,25 4 9 1,75 24 50 11,50 148,865 6 126 1031 1031 3319

127 1843 ZEREN SABAZ 10H 8 10 5,50 12 9 9,75 3 5 1,75 0 9 -2,25 23 33 14,75 148,535 5 127 1035 1035 3344

128 1960 ERKAN ORAK 10İ 9 18 4,50 15 14 11,50 7 19 2,25 31 51 18,25 148,043 12 128 1043 1043 3385

129 93 RUMEYSA SEVİM 10A 8 11 5,25 12 10 9,50 0 3 -0,75 6 5 4,75 26 29 18,75 148,023 24 129 1045 1045 3388

130 1020 AKIN 10D 9 11 6,25 12 16 8,00 1 3 0,25 5 14 1,50 27 44 16,00 147,715 18 130 1053 1053 3412

131 1586 10G 10 16 6,00 13 12 10,00 2 14 -1,50 7 11 4,25 32 53 18,75 147,503 12 131 1054 1054 3423

132 2510 YUSUF İBRA HİOĞIU 10L 9 18 4,50 11 17 6,75 5 12 2,00 6 16 2,00 31 63 15,25 147,450 7 132 1057 1057 3428

133 1474 ÖZNUR EREN 10H 13 12 10,00 4 22 -1,50 6 17 1,75 5 21 -0,25 28 72 10,00 147,305 6 133 1066 1066 3448

134 867 EMİRCAN YAMAN 10C 8 14 4,50 11 6 9,50 3 6 1,50 5 20 0,00 27 46 15,50 146,920 14 134 1071 1071 3472

135 744 EYLÜL NİSA EPATAY 10E 9 15 5,25 14 11 11,25 3 15 -0,75 5 12 2,00 31 53 17,75 146,405 8 135 1083 1083 3517

136 1563 SEMANUR DEMİR 10L 9 12 6,00 11 18 6,50 2 4 1,00 3 8 1,00 25 42 14,50 146,250 8 136 1086 1086 3534

137 2062 VEYSEL EPAYDIN 10B 10 19 5,25 6 24 0,00 9 21 3,75 8 22 2,50 33 86 11,50 145,940 17 137 1091 1091 3559

138 451 MUSTAFA KEMAL KARTAL10C 11 16 7,00 15 15 11,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 27 43 16,25 145,895 15 138 1095 1095 3569

139 758 DİLEK ÇAKAL 10H 11 16 7,00 4 20 -1,00 5 5 3,75 4 17 -0,25 24 58 9,50 145,805 7 139 1098 1098 3574

140 881 PELİN ÇELEBİ 10B 10 16 6,00 10 18 5,50 3 5 1,75 4 17 -0,25 27 56 13,00 145,445 18 140 1106 1106 3602

141 1898 YAKUP ÖZLEYEN 10F 8 12 5,00 9 8 7,00 5 15 1,25 5 14 1,50 27 49 14,75 145,343 11 141 1109 1109 3613

142 1855 ZEHRA GÖKŞİN 10L 11 17 6,75 9 10 6,50 2 3 1,25 2 15 -1,75 24 45 12,75 145,303 9 142 1110 1110 3616

143 464 GÜLER TUNÇBOĞA 10İ 9 13 5,75 13 11 10,25 1 6 -0,50 4 13 0,75 27 43 16,25 145,190 13 143 1111 1111 3624

144 1974 MAHMUT DOĞAN 10K 11 19 6,25 14 16 10,00 0 5 -1,25 7 21 1,75 32 61 16,75 144,938 8 144 1113 1113 3644
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

145 0 BURAK ÜNEYY 10L 2 4 1,00 9 16 5,00 4 4 3,00 12 18 7,50 27 42 16,50 144,725 10 145 1117 1117 3659

146 2252 ŞEHMUS SİLİ 10K 8 16 4,00 10 17 5,75 4 4 3,00 4 16 0,00 26 53 12,75 144,335 9 146 1124 1124 3684

147 739 ŞEYMA ÖZBEY 10D 10 17 5,75 16 14 12,50 0 4 -1,00 2 12 -1,00 28 47 16,25 144,078 19 147 1130 1130 3706

148 692 BERİVAN ERİŞEN 10K 7 17 2,75 14 14 10,50 5 16 1,00 5 10 2,50 31 57 16,75 144,053 10 148 1131 1131 3708

149 852 MEHDİ ÇİFTÇİ 10F 5 11 2,25 14 9 11,75 3 7 1,25 4 10 1,50 26 37 16,75 143,930 12 149 1132 1132 3719

150 714 ABDULLAH AL HAN 10H 7 5 5,75 5 2 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 16 12 13,00 143,150 8 150 1141 1141 3768

151 313 BERFİN ÖZDEMİR 10C 10 15 6,25 10 14 6,50 3 8 1,00 2 13 -1,25 25 50 12,50 142,915 16 151 1144 1144 3786

152 0 ELİF ÇELEBİ 10G 7 17 2,75 18 9 15,75 4 18 -0,50 5 20 0,00 34 64 18,00 142,868 13 152 1146 1146 3790

153 231 ŞEVİN YILMAZ 10H 7 5 5,75 9 4 8,00 1 2 0,50 17 11 14,25 142,403 9 153 1156 1156 3824

154 502 KADİR DEMİR 10E 7 15 3,25 10 12 7,00 5 10 2,50 4 16 0,00 26 53 12,75 141,338 9 154 1180 1180 3920

155 1350 BETÜL ÇELİK 10İ 8 12 5,00 4 7 2,25 5 6 3,50 0 5 -1,25 17 30 9,50 141,133 14 155 1183 1183 3935

156 427 YÜSRA YÜKSEL 10C 8 11 5,25 13 17 8,75 6 24 0,00 27 52 14,00 140,928 17 156 1187 1187 3952

157 630 HİRA DEMİR 10E 8 7 6,25 7 4 6,00 3 9 0,75 18 20 13,00 140,715 10 157 1194 1194 3975

158 2050 ELİF AYMAN 10B 9 16 5,00 8 12 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 21 34 12,50 140,575 19 158 1195 1195 3984

159 530 BERFİN ŞAHİN 10H 9 17 4,75 11 17 6,75 5 8 3,00 25 42 14,50 140,393 10 159 1198 1198 3997

160 1693 AYETULLAH YILDIZ 10E 7 11 4,25 13 12 10,00 5 17 0,75 3 18 -1,50 28 58 13,50 140,240 11 160 1201 1201 4011

161 2073 MİNE ÇİFTÇİ 10D 4 19 -0,75 14 12 11,00 6 10 3,50 6 20 1,00 30 61 14,75 140,038 20 161 1209 1209 4038

162 1566 ABDULHALİM AKDAŞ 10İ 10 10 7,50 8 16 4,00 1 5 -0,25 2 7 0,25 21 38 11,50 139,465 15 162 1217 1217 4095

163 565 CEYHAN ARSLAN 10L 8 16 4,00 16 13 12,75 0 10 -2,50 24 39 14,25 139,350 11 163 1218 1218 4104

164 1975 EDANUR TÜRKOL 10H 11 11 8,25 9 15 5,25 1 4 0,00 1 18 -3,50 22 48 10,00 139,243 11 164 1221 1221 4113

165 1782 YAĞMUR ÖZLÜK 10D 6 13 2,75 10 11 7,25 6 15 2,25 4 15 0,25 26 54 12,50 138,998 21 165 1227 1227 4143

166 848 HAMİT ATAYAN 10G 9 13 5,75 8 7 6,25 1 3 0,25 4 16 0,00 22 39 12,25 138,940 14 166 1230 1230 4150

167 2090 ÖZGÜR ATMACA 10H 9 11 6,25 5 8 3,00 4 9 1,75 1 10 -1,50 19 38 9,50 138,710 12 167 1233 1233 4170

168 1851 RINDİHAN GÜNGÖR 10İ 3 4 2,00 9 4 8,00 4 6 2,50 2 7 0,25 18 21 12,75 138,703 16 168 1234 1234 4171

169 1895 CEMAL İBİLİ 10E 6 23 0,25 14 14 10,50 5 7 3,25 4 19 -0,75 29 63 13,25 138,508 12 169 1236 1236 4187

170 490 ZİLAN SİNCAR 10K 11 14 7,50 6 24 0,00 4 16 0,00 8 19 3,25 29 73 10,75 138,013 11 170 1247 1247 4230

171 4020 BORAN AKBULUT 10G 13 16 9,00 9 18 4,50 0 9 -2,25 2 5 0,75 24 48 12,00 137,765 15 171 1252 1252 4253

172 674 NİSANUR ÇİÇEK 10G 10 19 5,25 14 16 10,00 4 20 -1,00 5 22 -0,50 33 77 13,75 137,598 16 172 1256 1256 4269

173 291 ZELİHA YETİZ 10K 8 13 4,75 8 10 5,50 2 5 0,75 3 8 1,00 21 36 12,00 137,590 12 173 1257 1257 4270

174 1899 FURKAN KALKAN 10G 6 23 0,25 15 13 11,75 7 23 1,25 8 22 2,50 36 81 15,75 137,460 17 174 1259 1259 4282

175 982 YUNUS ARSLAN 10H 10 16 6,00 12 16 8,00 3 16 -1,00 5 20 0,00 30 68 13,00 137,450 13 175 1260 1260 4283

176 2238 MERVE SAYAR 10L 9 21 3,75 12 18 7,50 5 10 2,50 26 49 13,75 136,813 12 176 1267 1267 4344

177 4018 YASİN ŞEN 10E 10 13 6,75 11 16 7,00 1 9 -1,25 3 13 -0,25 25 51 12,25 136,723 13 177 1269 1269 4357

178 1585 ELANUR BİÇEN 10F 6 21 0,75 13 16 9,00 4 12 1,00 9 18 4,50 32 67 15,25 136,323 13 178 1274 1274 4388

179 515 ZİLAN ADLIĞ 10G 9 14 5,50 8 21 2,75 4 17 -0,25 8 15 4,25 29 67 12,25 136,170 18 179 1276 1276 4401

180 1591 HAZAL ÇAKIR 10F 8 11 5,25 3 7 1,25 4 7 2,25 2 9 -0,25 17 34 8,50 135,708 14 180 1280 1280 4440

181 2076 ZELAL KURT 10E 9 19 4,25 8 17 3,75 2 7 0,25 8 15 4,25 27 58 12,50 135,563 14 181 1282 1282 4456

182 1688 MERYEM ÇELİK 10İ 9 17 4,75 9 19 4,25 6 19 1,25 4 17 -0,25 28 72 10,00 134,993 17 182 1293 1293 4506

183 1117 ESRA YILDIZ 10E 8 21 2,75 11 10 8,50 0 1 -0,25 6 11 3,25 25 43 14,25 134,948 15 183 1294 1294 4511

184 1970 ESRA KARABAŞ 10G 8 16 4,00 11 16 7,00 4 14 0,50 23 46 11,50 134,435 19 184 1306 1306 4565

185 802 SERAP SAYIŞ 10F 4 13 0,75 7 14 3,50 6 3 5,25 2 14 -1,50 19 44 8,00 134,230 15 185 1311 1311 4581

186 1527 BÜŞRA ENGİN 10K 7 16 3,00 12 16 8,00 2 3 1,25 3 17 -1,25 24 52 11,00 133,700 13 186 1315 1315 4616

187 2204 FATMA ÇİFTÇİ 10F 10 19 5,25 11 19 6,25 0 3 -0,75 5 17 0,75 26 58 11,50 133,268 16 187 1321 1321 4642

188 1553 SEYİD YILDIZ 10C 5 10 2,50 8 13 4,75 5 10 2,50 4 17 -0,25 22 50 9,50 132,878 18 188 1330 1330 4680

189 679 İREM GÜNEŞ 10H 7 17 2,75 11 11 8,25 2 10 -0,50 6 12 3,00 26 50 13,50 132,668 14 189 1334 1334 4696

190 1645 MUSTAFA DOĞRUK 10B 6 16 2,00 13 13 9,75 1 3 0,25 4 12 1,00 24 44 13,00 132,593 20 190 1337 1337 4704

191 1872 ZEYNEP TURAN 10D 8 20 3,00 11 19 6,25 7 21 1,75 5 25 -1,25 31 85 9,75 132,470 22 191 1338 1338 4714

192 782 BÜŞRA CANGİR 10L 9 18 4,50 7 11 4,25 2 9 -0,25 6 13 2,75 24 51 11,25 132,245 13 192 1342 1342 4735
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

193 1995 ERDAL ALTINIŞIK 10B 6 17 1,75 4 16 0,00 7 6 5,50 2 14 -1,50 19 53 5,75 132,208 21 193 1343 1343 4739

194 2219 MURAT KURT 10H 6 22 0,50 10 19 5,25 7 14 3,50 6 22 0,50 29 77 9,75 132,020 15 194 1346 1346 4755

195 1728 FURKAN BAZNABAZ 10İ 8 21 2,75 14 16 10,00 3 9 0,75 4 26 -2,50 29 72 11,00 131,975 18 195 1347 1347 4758

196 2201 MEYRA NEBİOĞLU 10H 11 19 6,25 8 22 2,50 6 24 0,00 25 65 8,75 131,763 16 196 1350 1350 4778

197 1717 YAĞMUR ÖVEY 10B 9 18 4,50 10 17 5,75 2 6 0,50 3 17 -1,25 24 58 9,50 131,428 22 197 1354 1354 4807

198 2057 DEVRAN KAÇAR 10H 8 19 3,25 11 12 8,00 1 6 -0,50 6 18 1,50 26 55 12,25 131,313 17 198 1357 1357 4818

199 2245 MUHAMMED ÇEIİK 10G 8 12 5,00 9 8 7,00 2 13 -1,25 3 9 0,75 22 42 11,50 131,305 20 199 1358 1358 4819

200 755 HATUN ÇAKIR 10G 6 19 1,25 15 14 11,50 1 4 0,00 4 14 0,50 26 51 13,25 130,948 21 200 1368 1368 4848

201 20960 MEHMET ÖZHAN 10İ 7 7 5,25 5 13 1,75 2 8 0,00 5 10 2,50 19 38 9,50 130,823 19 201 1371 1371 4868

202 1940 ARİN BAŞAKÇİ 10F 8 13 4,75 8 13 4,75 3 10 0,50 2 13 -1,25 21 49 8,75 130,340 17 202 1380 1380 4906

203 547 ÖZLEM ÇAKIR 10K 9 14 5,50 10 14 6,50 1 8 -1,00 3 16 -1,00 23 52 10,00 130,185 14 203 1381 1381 4923

204 0 ÖMER DİZLEK 10E 10 15 6,25 6 18 1,50 2 13 -1,25 6 10 3,50 24 56 10,00 130,160 16 204 1383 1383 4926

205 1537 HASAN ASTAN 10D 8 14 4,50 11 18 6,50 2 14 -1,50 21 46 9,50 130,030 23 205 1387 1387 4941

206 2249 GÜLSEMİN CANGİR 10E 3 18 -1,50 11 17 6,75 4 5 2,75 8 16 4,00 26 56 12,00 129,863 17 206 1390 1390 4954

207 1725 ARJİN BAĞLI 10C 6 12 3,00 8 13 4,75 7 14 3,50 21 39 11,25 129,720 19 207 1394 1394 4970

208 727 RUKEN DEMİR 10C 12 16 8,00 8 16 4,00 1 10 -1,50 0 11 -2,75 21 53 7,75 129,433 20 208 1399 1399 4999

209 522 BERFİN DEMİR 10E 9 18 4,50 13 17 8,75 0 1 -0,25 0 15 -3,75 22 51 9,25 129,200 18 209 1401 1401 5014

210 1558 CİVAN  EKBER  TURAN 10İ 8 19 3,25 5 14 1,50 8 22 2,50 5 21 -0,25 26 76 7,00 129,080 20 210 1407 1407 5036

211 864 EMİN ALAN 10B 10 17 5,75 3 20 -2,00 5 15 1,25 5 15 1,25 23 67 6,25 128,753 23 211 1412 1412 5066

212 2065 NURİ CAN Ü*ÜMCÜ 10D 9 15 5,25 3 15 -0,75 5 8 3,00 0 15 -3,75 17 53 3,75 128,375 24 212 1420 1420 5104

213 3021 MUHAMMED YILDIZ 10L 9 21 3,75 12 18 7,50 4 15 0,25 4 26 -2,50 29 80 9,00 128,320 14 213 1421 1421 5109

214 798 HAŞİM ÇETİNKAYA 10İ 8 11 5,25 11 12 8,00 0 11 -2,75 4 11 1,25 23 45 11,75 127,928 21 214 1425 1425 5152

215 541 MEYREM YILDIZ 10İ 4 11 1,25 11 6 9,50 3 12 0,00 4 12 1,00 22 41 11,75 127,643 22 215 1429 1429 5177

216 397 MERVEGÜL ŞEN 10B 7 17 2,75 10 18 5,50 1 0 1,00 3 15 -0,75 21 50 8,50 127,015 24 216 1438 1438 5235

217 2081 MUHAMMED      YARDIM10F 5 10 2,50 6 13 2,75 3 6 1,50 4 10 1,50 18 39 8,25 126,980 18 217 1440 1440 5241

218 1937 ARDA SUDEMİR 10E 8 17 3,75 14 13 10,75 1 16 -3,00 5 14 1,50 28 60 13,00 126,728 19 218 1441 1441 5258

219 4005 RIDVAN GÜNEŞ 10F 4 26 -2,50 7 23 1,25 11 19 6,25 7 23 1,25 29 91 6,25 126,125 19 219 1447 1447 5309

220 2320 NEHİR CANGİR 10A 6 12 3,00 10 10 7,50 0 1 -0,25 2 11 -0,75 18 34 9,50 126,060 25 220 1450 1450 5315

221 1718 FURKAN ŞINDAĞ 10H 6 13 2,75 8 18 3,50 5 14 1,50 3 14 -0,50 22 59 7,25 125,738 18 221 1453 1453 5339

222 1916 ESER YENİOOĞAN 10K 6 16 2,00 7 20 2,00 4 12 1,00 8 16 4,00 25 64 9,00 125,630 15 222 1457 1457 5350

223 1590 DENİZ KERSE 10H 6 12 3,00 10 7 8,25 0 3 -0,75 3 15 -0,75 19 37 9,75 125,150 19 223 1463 1463 5399

224 2235 YAHYA BASÜTÇÜ 10D 6 13 2,75 8 10 5,50 0 6 -1,50 6 6 4,50 20 35 11,25 124,678 25 224 1471 1471 5436

225 1731 YUSUF BOĞADUR 10K 6 21 0,75 14 16 10,00 20 37 10,75 124,658 16 225 1472 1472 5439

226 1982 HALİL İBRAHİM TAN 10L 8 21 2,75 8 22 2,50 6 20 1,00 7 23 1,25 29 86 7,50 124,495 15 226 1477 1477 5452

227 2230 AYSİMA YAVUZ 10G 8 22 2,50 10 20 5,00 3 5 1,75 1 16 -3,00 22 63 6,25 124,278 22 227 1481 1481 5476

228 2237 ÖZLEM TAŞKIRAN 10K 8 15 4,25 9 15 5,25 2 12 -1,00 3 13 -0,25 22 55 8,25 123,710 17 228 1490 1490 5527

229 2226 MEDET ÜNEŞİ 10L 6 16 2,00 12 17 7,75 3 15 -0,75 21 48 9,00 123,643 16 229 1491 1491 5531

230 1900 HAKAN AYANA 10H 6 10 3,50 9 11 6,25 4 14 0,50 1 19 -3,75 20 54 6,50 123,413 20 230 1494 1494 5551

231 1896 MELİS TUNÇ 10F 9 17 4,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 12 23 6,25 123,403 20 231 1495 1495 5552

232 1852 ZİLAN ONAR 10K 9 15 5,25 3 18 -1,50 3 8 1,00 2 10 -0,50 17 51 4,25 123,048 18 232 1501 1501 5581

233 2098 MUSTAFA DENİZHAN 10K 5 15 1,25 13 15 9,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 20 38 10,50 122,848 19 233 1506 1506 5604

234 814 HA YUNİSA BAŞ 10E 9 15 5,25 7 14 3,50 0 1 -0,25 1 16 -3,00 17 46 5,50 122,585 20 234 1508 1508 5631

235 1092 AHSEN YILDIZ AYHAN 10F 2 9 -0,25 10 11 7,25 2 4 1,00 4 11 1,25 18 35 9,25 122,030 21 235 1513 1513 5680

236 1906 KAVA ÇELİK 10İ 2 10 -0,50 12 9 9,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 16 27 9,25 121,940 23 236 1515 1515 5686

237 525 SİMANUR ÇİRAY 10D 7 15 3,25 9 16 5,00 2 7 0,25 3 20 -2,00 21 58 6,50 121,840 26 237 1516 1516 5697

238 2513 EMİR ÇİÇEK 10K 5 11 2,25 9 13 5,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 27 8,25 121,595 20 238 1520 1520 5716

239 2254 ÖMER FARUK ÖZBEK 10F 5 2 4,50 4 9 1,75 1 4 0,00 2 11 -0,75 12 26 5,50 121,328 22 239 1522 1522 5731

240 794 İREM KILINÇ 10C 10 18 5,50 10 20 5,00 3 19 -1,75 3 20 -2,00 26 77 6,75 121,253 21 240 1523 1523 5734
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

241 1578 HELİN ÇETİN 10E 6 16 2,00 8 11 5,25 1 3 0,25 2 8 0,00 17 38 7,50 121,013 21 241 1526 1526 5755

242 1477 ZEHRA ULUKAN 10İ 5 15 1,25 7 12 4,00 5 6 3,50 17 33 8,75 120,748 24 242 1531 1531 5780

243 2246 FERHAT ÇAKTO 10H 10 20 5,00 4 26 -2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 28 92 5,00 120,675 21 243 1533 1533 5785

244 1844 HAMZA TURAN 10G 6 24 0,00 12 18 7,50 3 9 0,75 4 15 0,25 25 66 8,50 120,410 23 244 1537 1537 5805

245 263 YAKUP DADAK 10A 10 19 5,25 9 21 3,75 5 25 -1,25 1 12 -2,00 25 77 5,75 120,040 26 245 1540 1540 5832

246 1962 BERİTAN İMÜK 10F 7 22 1,50 5 13 1,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 16 45 4,75 120,015 23 246 1541 1541 5838

247 1878 BARIŞCAN TÜRELİ 10B 4 22 -1,50 12 15 8,25 2 2 1,50 6 22 0,50 24 61 8,75 119,960 25 247 1542 1542 5845

248 1565 MEHMET ULUKAN 10K 6 16 2,00 9 15 5,25 1 7 -0,75 4 9 1,75 20 47 8,25 119,395 21 248 1550 1550 5899

249 1654 MELEK TEYFUR 10D 8 22 2,50 11 18 6,50 0 2 -0,50 4 22 -1,50 23 64 7,00 119,095 27 249 1554 1554 5933

250 359 FIRAT TEMEL 10H 7 16 3,00 8 11 5,25 5 20 0,00 3 22 -2,50 23 69 5,75 119,090 22 250 1555 1555 5935

251 1514 ABDULKADİR ŞAHİN 10C 5 19 0,25 4 4 3,00 5 8 3,00 2 16 -2,00 16 47 4,25 118,763 22 251 1564 1564 5978

252 2188 YAKUP ELĞAY 10E 7 19 2,25 9 18 4,50 2 4 1,00 1 16 -3,00 19 57 4,75 118,383 22 252 1570 1570 6001

253 2113 YUSUF BİLEN 10B 8 21 2,75 9 21 3,75 6 24 0,00 5 23 -0,75 28 89 5,75 118,240 26 253 1572 1572 6010

254 2132 BÜNYAMİN AKBULUT 10G 5 25 -1,25 10 20 5,00 8 22 2,50 6 24 0,00 29 91 6,25 118,113 24 254 1575 1575 6025

255 2194 İLKNUR OLGUN 10İ 5 15 1,25 8 17 3,75 5 12 2,00 2 19 -2,75 20 63 4,25 118,085 25 255 1576 1576 6026

256 1406 REMZİYE AYDIN 10G 8 14 4,50 9 12 6,00 0 11 -2,75 2 8 0,00 19 45 7,75 118,053 25 256 1578 1578 6030

257 4017 ORHAN MER ERTAŞ 10C 8 18 3,50 8 17 3,75 4 26 -2,50 9 21 3,75 29 82 8,50 117,598 23 257 1583 1583 6066

258 1739 DİYAR EKİN 10L 8 22 2,50 8 22 2,50 5 21 -0,25 7 23 1,25 28 88 6,00 117,155 17 258 1584 1584 6095

259 1912 İIKNUR ŞİMŞEK 10G 9 14 5,50 7 19 2,25 1 12 -2,00 4 18 -0,50 21 63 5,25 117,035 26 259 1587 1587 6103

260 1679 ESMA EKİN 10H 6 12 3,00 4 20 -1,00 5 16 1,00 6 22 0,50 21 70 3,50 116,595 23 260 1591 1591 6137

261 2202 MURAT EKEN 10L 5 6 3,50 1 15 -2,75 3 8 1,00 2 3 1,25 11 32 3,00 116,418 18 261 1595 1595 6151

262 1998 YUNUS EMRE ATSAN 10D 4 6 2,50 6 11 3,25 0 1 -0,25 10 18 5,50 116,323 28 262 1598 1598 6159

263 419 SAMET ARSLAN 10H 8 21 2,75 3 27 -3,75 8 22 2,50 6 24 0,00 25 94 1,50 116,228 24 263 1600 1600 6170

264 2199 ELİF ÇELİK 10G 5 15 1,25 7 9 4,75 12 24 6,00 115,528 27 264 1604 1604 6217

265 4010 NİSANUR ŞEKER 10B 3 19 -1,75 3 22 -2,50 8 12 5,00 4 10 1,50 18 63 2,25 115,458 27 265 1606 1606 6222

266 2185 MUHAMMED ALİ ONUK 10C 9 21 3,75 10 20 5,00 1 15 -2,75 5 15 1,25 25 71 7,25 115,193 24 266 1611 1611 6243

267 1961 ESRA DİKEN 10E 5 22 -0,50 9 19 4,25 2 2 1,50 5 19 0,25 21 62 5,50 115,123 23 267 1614 1614 6252

268 799 ÖZGÜR DOĞAN 10K 6 16 2,00 11 18 6,50 0 6 -1,50 2 8 0,00 19 48 7,00 114,885 22 268 1616 1616 6269

269 9999 EZİLEN ED 10E 7 22 1,50 5 25 -1,25 3 4 2,00 5 18 0,50 20 69 2,75 114,775 24 269 1619 1619 6278

270 783 MAHMUT YILDIZ 10G 3 20 -2,00 11 10 8,50 2 12 -1,00 6 7 4,25 22 49 9,75 113,128 28 270 1633 1633 6377

271 2232 HİRA AY 10H 6 16 2,00 7 15 3,25 4 14 0,50 2 18 -2,50 19 63 3,25 113,115 25 271 1634 1634 6378

272 2177 HANİFİ AYMAN 10K 7 16 3,00 7 22 1,50 1 8 -1,00 6 21 0,75 21 67 4,25 112,373 23 272 1641 1641 6425

273 2612 ÜMMÜGÜLSÜM 10L 15 13 11,75 2 28 -5,00 0 25 -6,25 8 22 2,50 25 88 3,00 112,305 19 273 1643 1643 6433

274 1890 MUSTAFA ULUDAĞ 10D 9 21 3,75 2 9 -0,25 3 9 0,75 0 15 -3,75 14 54 0,50 111,813 29 274 1646 1646 6468

275 2126 ÖMERRIZA DAĞ 10E 8 19 3,25 7 19 2,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 16 50 3,50 110,848 25 275 1651 1651 6535

276 2044 HAZAL UTANÇ 10K 7 18 2,50 4 24 -2,00 3 9 0,75 4 15 0,25 18 66 1,50 110,605 24 276 1656 1656 6552

277 2189 SERKAN KARAKAYA 10F 7 13 3,75 7 11 4,25 2 15 -1,75 0 13 -3,25 16 52 3,00 109,843 24 277 1662 1662 6600

278 1263 ADEM KÜREKÇİ 10L 9 14 5,50 4 19 -0,75 2 19 -2,75 5 17 0,75 20 69 2,75 109,280 20 278 1668 1668 6640

279 1696 ROJİN ÜZÜN 10K 5 22 -0,50 9 20 4,00 2 6 0,50 1 4 0,00 17 52 4,00 109,070 25 279 1672 1672 6654

280 307 YEŞİM SAĞLAM 10B 6 19 1,25 9 16 5,00 1 4 0,00 2 23 -3,75 18 62 2,50 108,750 28 280 1674 1674 6674

281 1803 OSMAN YAVUZ 10C 8 18 3,50 8 17 3,75 1 14 -2,50 3 16 -1,00 20 65 3,75 108,335 25 281 1677 1677 6700

282 2184 DELİL GEZER 10B 6 18 1,50 7 14 3,50 0 3 -0,75 3 16 -1,00 16 51 3,25 108,183 29 282 1679 1679 6709

283 1976 CEREN EREN 10İ 5 23 -0,75 8 14 4,50 4 13 0,75 17 50 4,50 108,035 26 283 1681 1681 6721

284 1806 NİSANUR BİNİCİ 10F 3 11 0,25 5 8 3,00 4 12 1,00 2 18 -2,50 14 49 1,75 107,728 25 284 1686 1686 6743

285 2000 ŞEYMA ATSAN 10L 7 16 3,00 9 15 5,25 4 25 -2,25 3 27 -3,75 23 83 2,25 105,335 21 285 1700 1700 6876

286 1863 MUHAMMED       AKBAY10K 2 12 -1,00 3 17 -1,25 6 16 2,00 2 6 0,50 13 51 0,25 104,250 26 286 1706 1706 6914

287 2192 DOĞAN  ÇAKTO 10H 4 13 0,75 5 16 1,00 5 18 0,50 3 20 -2,00 17 67 0,25 104,013 26 287 1709 1709 6924

288 2229 GİZEM CENGİZ 10F 6 14 2,50 5 13 1,75 2 12 -1,00 1 18 -3,50 14 57 -0,25 102,515 26 288 1713 1713 6975
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

KATILIMLAR

289 2203 MAHSUM KARA 10B 10 20 5,00 2 28 -5,00 4 26 -2,50 6 16 2,00 22 90 -0,50 101,775 30 289 1718 1718 6993

290 766 ROJİN * ER 10İ 4 17 -0,25 11 14 7,50 2 20 -3,00 2 5 0,75 19 56 5,00 101,470 27 290 1720 1720 7006

291 1793 ŞEVVAL BALKI 10E 6 23 0,25 6 21 0,75 1 9 -1,25 6 22 0,50 19 75 0,25 97,445 26 291 1733 1733 7083

292 0 ENES SINAT 10İ 4 11 1,25 5 13 1,75 1 9 -1,25 0 12 -3,00 10 45 -1,25 96,970 28 292 1736 1736 7097

293 1469 MİZGİN BAYAT 12B 3 23 -2,75 1 3 0,25 4 11 1,25 2 5 0,75 10 42 -0,50 96,808 1 293 1737 1737 7099

294 2186 EYLÜL COŞKUN 10D 5 15 1,25 0 8 -2,00 1 12 -2,00 5 15 1,25 11 50 -1,50 93,460 30 294 1744 1744 7144

295 2224 NECMEH  GULAMİ 10K 4 15 0,25 8 15 4,25 1 5 -0,25 13 35 4,25

296 337 SERHAT YILDIZ 12B 10 19 5,25 0 6 -1,50 0 5 -1,25 10 30 2,50

297 273 SONGÜL IDE 10F 4 25 -2,25 12 12 9,00 0 10 -2,50 1 16 -3,00 17 63 1,25

298 1952 BÜŞRA İŞSİZ 10K 9 21 3,75 6 24 0,00 3 27 -3,75 18 72 0,00

299 809 ŞEVVAL KARA 10D 8 17 3,75 5 21 -0,25 2 20 -3,00 4 24 -2,00 19 82 -1,50

300 0 ERKAN  KAYA 10L 5 25 -1,25 2 15 -1,75 3 12 0,00 2 7 0,25 12 59 -2,75

301 224 ESMANUR BİLEM 10A 2 12 -1,00 3 15 -0,75 1 9 -1,25 2 11 -0,75 8 47 -3,75

302 5010 ALPER ÇELİK 10L 4 22 -1,50 9 21 3,75 4 26 -2,50 3 27 -3,75 20 96 -4,00

303 2212 SALİH KARABULUT 10F 3 19 -1,75 6 20 1,00 1 18 -3,50 3 19 -1,75 13 76 -6,00
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10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 372 BEYZA NUR KAYA 10 13 16 9,00 15 14 11,50 3 15 -0,75 4 8 2,00 35 53 21,75 162,728 1 75 788 788 2393
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 863 HASAN KAYA 10A 9 13 5,75 18 9 15,75 10 5 8,75 17 9 14,75 54 36 45,00 230,788 1 3 334 334 655

2 66 İREMSU ÇELİK 10A 14 9 11,75 16 8 14,00 9 7 7,25 8 13 4,75 47 37 37,75 225,258 2 4 353 353 734

3 108 GLSM DEMİR 10A 17 5 15,75 11 4 10,00 6 3 5,25 5 2 4,50 39 14 35,50 222,990 3 5 358 358 758

4 8 HATİCE BASUT 10A 13 4 12,00 12 8 10,00 8 3 7,25 8 5 6,75 41 20 36,00 221,650 4 6 366 366 778

5 244 HASAN Ş KER 10A 11 19 6,25 18 12 15,00 13 12 10,00 6 11 3,25 48 54 34,50 215,150 5 8 403 403 868

6 38 M SEFA EROĞLU 10A 18 10 15,50 14 13 10,75 4 9 1,75 7 16 3,00 43 48 31,00 203,013 6 10 457 457 1083

7 33 AYŞEG L ALTY 10A 11 8 9,00 16 8 14,00 5 7 3,25 11 7 9,25 43 30 35,50 202,335 7 11 460 460 1093

8 84 SEHER SINIR 10A 13 8 11,00 15 8 13,00 4 5 2,75 7 5 5,75 39 26 32,50 199,275 8 14 475 475 1155

9 279 ESMA AKBULUT 10A 13 8 11,00 12 7 10,25 2 4 1,00 11 15 7,25 38 34 29,50 187,513 9 22 544 544 1433

10 417 ALİ ÇELİK 10A 14 11 11,25 21 9 18,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 38 31 30,25 184,225 10 26 563 563 1532

11 9 SEMANUR OKUR 10A 13 11 10,25 17 6 15,50 3 9 0,75 6 16 2,00 39 42 28,50 184,095 11 27 565 565 1537

12 147 SUDENAZ ŞİMŞEK 10A 13 11 10,25 13 12 10,00 3 13 -0,25 12 14 8,50 41 50 28,50 179,970 12 32 598 598 1673

13 10 DİLAN CAN 10A 12 7 10,25 16 9 13,75 2 4 1,00 30 20 25,00 174,628 13 38 643 643 1867

14 7 ŞEVAL BAYINDIR 10A 15 10 12,50 10 15 6,25 3 10 0,50 4 10 1,50 32 45 20,75 171,540 14 47 676 676 1981

15 385 ÖMER BERAT ASUTAY 10A 8 6 6,50 5 5 3,75 7 9 4,75 9 12 6,00 29 32 21,00 171,083 15 51 684 684 2003

16 105 İREM OLGUN 10A 11 8 9,00 10 11 7,25 3 5 1,75 2 10 -0,50 26 34 17,50 161,333 16 79 805 805 2474

17 284 EMİR BOZKURT 10A 10 10 7,50 12 10 9,50 3 8 1,00 5 12 2,00 30 40 20,00 160,935 17 80 811 811 2501

18 75 SAMET ÇELİK 10A 10 11 7,25 13 14 9,50 3 5 1,75 3 10 0,50 29 40 19,00 160,730 18 81 814 814 2510

19 356 MUSTAFA ARTIK 10A 4 8 2,00 18 6 16,50 5 14 1,50 7 10 4,50 34 38 24,50 160,150 19 83 823 823 2538

20 424 FURKAN ÇELİK 10A 7 5 5,75 8 3 7,25 5 5 3,75 2 8 0,00 22 21 16,75 158,685 20 86 846 846 2620

21 295 ONUR SIRLAN 10A 12 9 9,75 12 9 9,75 0 4 -1,00 2 12 -1,00 26 34 17,50 155,033 21 100 914 914 2864

22 238 ESMANUR DENİZ 10A 10 7 8,25 9 11 6,25 3 13 -0,25 6 10 3,50 28 41 17,75 153,775 22 105 933 933 2938

23 149 MELEK YAMAN 10A 7 15 3,25 16 14 12,50 3 5 1,75 4 12 1,00 30 46 18,50 151,285 23 114 986 986 3127

24 93 RUMEYSA SEVİM 10A 8 11 5,25 12 10 9,50 0 3 -0,75 6 5 4,75 26 29 18,75 148,023 24 129 1045 1045 3388

25 2320 NEHİR CANGİR 10A 6 12 3,00 10 10 7,50 0 1 -0,25 2 11 -0,75 18 34 9,50 126,060 25 220 1450 1450 5315

26 263 YAKUP DADAK 10A 10 19 5,25 9 21 3,75 5 25 -1,25 1 12 -2,00 25 77 5,75 120,040 26 245 1540 1540 5832

27 224 ESMANUR BİLEM 10A 2 12 -1,00 3 15 -0,75 1 9 -1,25 2 11 -0,75 8 47 -3,75
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 5009 SABRİYE BOZKURT 10B 15 15 11,25 22 6 20,50 0 4 -1,00 37 25 30,75 189,383 1 19 531 531 1385

2 1992 MUHAMMED KARABULUT10B 10 15 6,25 13 16 9,00 6 10 3,50 8 12 5,00 37 53 23,75 173,028 2 43 658 658 1928

3 810 M SALİH YILMAZ 10B 13 16 9,00 7 23 1,25 10 19 5,25 8 22 2,50 38 80 18,00 171,948 3 46 672 672 1963

4 749 ABDULLAH KALKAN 10B 5 4 4,00 13 5 11,75 6 9 3,75 7 8 5,00 31 26 24,50 170,698 4 53 688 688 2020

5 1284 YUNUS EMRE GEREKAN10B 13 12 10,00 16 11 13,25 2 9 -0,25 4 15 0,25 35 47 23,25 169,785 5 55 697 697 2053

6 1564 BERİTAN KOÇ 10B 15 9 12,75 13 14 9,50 1 10 -1,50 4 14 0,50 33 47 21,25 167,538 6 62 726 726 2152

7 1572 AHMET ERKMEN 10B 12 15 8,25 13 17 8,75 4 7 2,25 2 7 0,25 31 46 19,50 165,363 7 66 748 748 2252

8 710 ALİYE EROĞLU 10B 10 12 7,00 13 10 10,50 3 5 1,75 4 11 1,25 30 38 20,50 163,280 8 73 777 777 2362

9 5012 HAMZA CABAS 10B 12 15 8,25 15 15 11,25 4 21 -1,25 31 51 18,25 156,470 9 94 895 895 2775

10 1936 MENSURE AKYILDIZ 10B 6 8 4,00 10 6 8,50 4 3 3,25 3 9 0,75 23 26 16,50 152,940 10 108 954 954 3005

11 327 EDANUR KIRTAK 10B 9 14 5,50 13 15 9,25 4 7 2,25 3 16 -1,00 29 52 16,00 152,418 11 112 966 966 3042

12 1644 ŞİLAN KARA 10B 10 12 7,00 14 11 11,25 0 3 -0,75 3 7 1,25 27 33 18,75 152,310 12 113 968 968 3051

13 787 SELİME GÜLŞEN 10B 11 11 8,25 13 12 10,00 2 11 -0,75 3 15 -0,75 29 49 16,75 150,998 13 119 994 994 3156

14 2227 AZİZ SÖNMEZSOY 10B 7 17 2,75 14 11 11,25 8 16 4,00 1 14 -2,50 30 58 15,50 150,998 13 119 994 994 3156

15 2217 ESMANUR AYÇİÇEK 10B 11 17 6,75 14 11 11,25 1 8 -1,00 26 36 17,00 150,643 15 121 1001 1001 3186

16 647 ÖMER TAYFUR 10B 8 16 4,00 16 13 12,75 2 5 0,75 4 11 1,25 30 45 18,75 150,435 16 123 1006 1006 3200

17 2062 VEYSEL EPAYDIN 10B 10 19 5,25 6 24 0,00 9 21 3,75 8 22 2,50 33 86 11,50 145,940 17 137 1091 1091 3559

18 881 PELİN ÇELEBİ 10B 10 16 6,00 10 18 5,50 3 5 1,75 4 17 -0,25 27 56 13,00 145,445 18 140 1106 1106 3602

19 2050 ELİF AYMAN 10B 9 16 5,00 8 12 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 21 34 12,50 140,575 19 158 1195 1195 3984

20 1645 MUSTAFA DOĞRUK 10B 6 16 2,00 13 13 9,75 1 3 0,25 4 12 1,00 24 44 13,00 132,593 20 190 1337 1337 4704

21 1995 ERDAL ALTINIŞIK 10B 6 17 1,75 4 16 0,00 7 6 5,50 2 14 -1,50 19 53 5,75 132,208 21 193 1343 1343 4739

22 1717 YAĞMUR ÖVEY 10B 9 18 4,50 10 17 5,75 2 6 0,50 3 17 -1,25 24 58 9,50 131,428 22 197 1354 1354 4807

23 864 EMİN ALAN 10B 10 17 5,75 3 20 -2,00 5 15 1,25 5 15 1,25 23 67 6,25 128,753 23 211 1412 1412 5066

24 397 MERVEGÜL ŞEN 10B 7 17 2,75 10 18 5,50 1 0 1,00 3 15 -0,75 21 50 8,50 127,015 24 216 1438 1438 5235

25 1878 BARIŞCAN TÜRELİ 10B 4 22 -1,50 12 15 8,25 2 2 1,50 6 22 0,50 24 61 8,75 119,960 25 247 1542 1542 5845

26 2113 YUSUF BİLEN 10B 8 21 2,75 9 21 3,75 6 24 0,00 5 23 -0,75 28 89 5,75 118,240 26 253 1572 1572 6010

27 4010 NİSANUR ŞEKER 10B 3 19 -1,75 3 22 -2,50 8 12 5,00 4 10 1,50 18 63 2,25 115,458 27 265 1606 1606 6222

28 307 YEŞİM SAĞLAM 10B 6 19 1,25 9 16 5,00 1 4 0,00 2 23 -3,75 18 62 2,50 108,750 28 280 1674 1674 6674

29 2184 DELİL GEZER 10B 6 18 1,50 7 14 3,50 0 3 -0,75 3 16 -1,00 16 51 3,25 108,183 29 282 1679 1679 6709

30 2203 MAHSUM KARA 10B 10 20 5,00 2 28 -5,00 4 26 -2,50 6 16 2,00 22 90 -0,50 101,775 30 289 1718 1718 6993
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10C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 1650 ZEYNEP AY 10C 17 13 13,75 16 11 13,25 6 5 4,75 7 13 3,75 46 42 35,50 217,548 1 7 389 389 824

2 472 FURKAN ALTIN 10C 11 10 8,50 19 3 18,25 6 11 3,25 6 14 2,50 42 38 32,50 196,163 2 16 489 489 1215

3 433 10C 16 10 13,50 15 10 12,50 6 9 3,75 37 29 29,75 190,998 3 17 523 523 1337

4 1002 İREMSU TAŞAR 10C 15 13 11,75 16 13 12,75 4 13 0,75 35 39 25,25 178,315 4 35 619 619 1737

5 256 İCLAL *SL * 10C 12 5 10,75 15 11 12,25 2 4 1,00 29 20 24,00 176,603 5 36 633 633 1804

6 283 MEHMET KADİR ERKMEN10C 14 16 10,00 15 15 11,25 0 1 -0,25 7 9 4,75 36 41 25,75 174,280 6 40 647 647 1883

7 752 CELAL ŞAHİN 10C 11 10 8,50 9 6 7,50 3 3 2,25 3 4 2,00 26 23 20,25 167,153 7 64 732 732 2174

8 2509 ESMA SUDE DADAK 10C 10 8 8,00 8 4 7,00 5 8 3,00 3 12 0,00 26 32 18,00 163,850 8 70 770 770 2329

9 1619 HEJA AŞUT 10C 10 16 6,00 13 16 9,00 6 13 2,75 6 14 2,50 35 59 20,25 163,328 9 72 776 776 2359

10 2116 FERİT DEMİR 10C 5 18 0,50 14 13 10,75 8 11 5,25 8 18 3,50 35 60 20,00 158,443 10 87 853 853 2636

11 510 DİCLE DİREK 10C 12 14 8,50 13 13 9,75 2 8 0,00 3 14 -0,50 30 49 17,75 155,775 11 98 908 908 2825

12 843 UMUT TUNÇBOĞA 10C 11 10 8,50 11 10 8,50 2 10 -0,50 4 11 1,25 28 41 17,75 153,998 12 103 928 928 2923

13 1661 SITKI CAN MET 10C 9 11 6,25 11 14 7,50 1 1 0,75 4 7 2,25 25 33 16,75 150,623 13 122 1003 1003 3189

14 867 EMİRCAN YAMAN 10C 8 14 4,50 11 6 9,50 3 6 1,50 5 20 0,00 27 46 15,50 146,920 14 134 1071 1071 3472

15 451 MUSTAFA KEMAL KARTAL10C 11 16 7,00 15 15 11,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 27 43 16,25 145,895 15 138 1095 1095 3569

16 313 BERFİN ÖZDEMİR 10C 10 15 6,25 10 14 6,50 3 8 1,00 2 13 -1,25 25 50 12,50 142,915 16 151 1144 1144 3786

17 427 YÜSRA YÜKSEL 10C 8 11 5,25 13 17 8,75 6 24 0,00 27 52 14,00 140,928 17 156 1187 1187 3952

18 1553 SEYİD YILDIZ 10C 5 10 2,50 8 13 4,75 5 10 2,50 4 17 -0,25 22 50 9,50 132,878 18 188 1330 1330 4680

19 1725 ARJİN BAĞLI 10C 6 12 3,00 8 13 4,75 7 14 3,50 21 39 11,25 129,720 19 207 1394 1394 4970

20 727 RUKEN DEMİR 10C 12 16 8,00 8 16 4,00 1 10 -1,50 0 11 -2,75 21 53 7,75 129,433 20 208 1399 1399 4999

21 794 İREM KILINÇ 10C 10 18 5,50 10 20 5,00 3 19 -1,75 3 20 -2,00 26 77 6,75 121,253 21 240 1523 1523 5734

22 1514 ABDULKADİR ŞAHİN 10C 5 19 0,25 4 4 3,00 5 8 3,00 2 16 -2,00 16 47 4,25 118,763 22 251 1564 1564 5978

23 4017 ORHAN MER ERTAŞ 10C 8 18 3,50 8 17 3,75 4 26 -2,50 9 21 3,75 29 82 8,50 117,598 23 257 1583 1583 6066

24 2185 MUHAMMED ALİ ONUK 10C 9 21 3,75 10 20 5,00 1 15 -2,75 5 15 1,25 25 71 7,25 115,193 24 266 1611 1611 6243

25 1803 OSMAN YAVUZ 10C 8 18 3,50 8 17 3,75 1 14 -2,50 3 16 -1,00 20 65 3,75 108,335 25 281 1677 1677 6700
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10D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 488 ABDULLAH NİLÜFER 10D 12 15 8,25 20 8 18,00 17 7 15,25 19 10 16,50 68 40 58,00 282,235 1 1 161 161 229

2 854 ENES İLGİN 10D 3 2 2,50 20 7 18,25 9 6 7,50 12 11 9,25 44 26 37,50 205,443 2 9 448 448 1033

3 282 MUHİTTİN ARSOY 10D 16 9 13,75 18 5 16,75 2 5 0,75 3 4 2,00 39 23 33,25 201,505 3 12 465 465 1110

4 735 NURŞİN BAŞARAN 10D 15 8 13,00 11 11 8,25 1 0 1,00 13 12 10,00 40 31 32,25 197,015 4 15 486 486 1191

5 1994 RUKEN ÇELİK 10D 10 9 7,75 15 11 12,25 5 4 4,00 8 8 6,00 38 32 30,00 190,763 5 18 525 525 1346

6 908 YASİN DEMİR 10D 10 10 7,50 15 11 12,25 6 9 3,75 9 14 5,50 40 44 29,00 187,478 6 23 545 545 1434

7 235 BERFİN TÜRKOL 10D 9 14 5,50 13 14 9,50 8 4 7,00 1 17 -3,25 31 49 18,75 172,458 7 44 664 664 1944

8 1667 ROZİN ERGÜL 10D 14 7 12,25 13 8 11,00 1 13 -2,25 28 28 21,00 170,825 8 52 687 687 2015

9 4920 KADER YILDIZ 10D 15 11 12,25 12 13 8,75 0 2 -0,50 4 17 -0,25 31 43 20,25 167,395 9 63 730 730 2164

10 754 YUSUF BALIKÇI 10D 13 15 9,25 14 13 10,75 3 13 -0,25 7 17 2,75 37 58 22,50 166,153 10 65 742 742 2220

11 0 BİLALYUSUF SALUR 10D 11 9 8,75 14 8 12,00 1 8 -1,00 6 14 2,50 32 39 22,25 162,463 11 76 791 791 2408

12 1616 SEYİTHAN EKİNCİ 10D 9 12 6,00 13 16 9,00 4 6 2,50 2 8 0,00 28 42 17,50 157,195 12 90 878 878 2722

13 2208 MEHMETFARUK DEMİR 10D 8 21 2,75 19 10 16,50 6 15 2,25 3 17 -1,25 36 63 20,25 155,868 13 97 906 906 2817

14 1817 BAYRAM YILMAZ 10D 13 17 8,75 13 17 8,75 3 12 0,00 4 18 -0,50 33 64 17,00 154,688 14 101 918 918 2883

15 2225 HALİME YILDIRIM 10D 8 10 5,50 10 12 7,00 5 11 2,25 6 16 2,00 29 49 16,75 153,453 15 107 944 944 2962

16 1577 ŞEBNEM BÜLBÜL 10D 10 9 7,75 7 17 2,75 4 5 2,75 4 15 0,25 25 46 13,50 152,933 16 109 955 955 3007

17 1931 M ENES ÇİLEK 10D 9 21 3,75 15 12 12,00 3 9 0,75 5 11 2,25 32 53 18,75 149,728 17 124 1014 1014 3244

18 1020 AKIN 10D 9 11 6,25 12 16 8,00 1 3 0,25 5 14 1,50 27 44 16,00 147,715 18 130 1053 1053 3412

19 739 ŞEYMA ÖZBEY 10D 10 17 5,75 16 14 12,50 0 4 -1,00 2 12 -1,00 28 47 16,25 144,078 19 147 1130 1130 3706

20 2073 MİNE ÇİFTÇİ 10D 4 19 -0,75 14 12 11,00 6 10 3,50 6 20 1,00 30 61 14,75 140,038 20 161 1209 1209 4038

21 1782 YAĞMUR ÖZLÜK 10D 6 13 2,75 10 11 7,25 6 15 2,25 4 15 0,25 26 54 12,50 138,998 21 165 1227 1227 4143

22 1872 ZEYNEP TURAN 10D 8 20 3,00 11 19 6,25 7 21 1,75 5 25 -1,25 31 85 9,75 132,470 22 191 1338 1338 4714

23 1537 HASAN ASTAN 10D 8 14 4,50 11 18 6,50 2 14 -1,50 21 46 9,50 130,030 23 205 1387 1387 4941

24 2065 NURİ CAN Ü*ÜMCÜ 10D 9 15 5,25 3 15 -0,75 5 8 3,00 0 15 -3,75 17 53 3,75 128,375 24 212 1420 1420 5104

25 2235 YAHYA BASÜTÇÜ 10D 6 13 2,75 8 10 5,50 0 6 -1,50 6 6 4,50 20 35 11,25 124,678 25 224 1471 1471 5436

26 525 SİMANUR ÇİRAY 10D 7 15 3,25 9 16 5,00 2 7 0,25 3 20 -2,00 21 58 6,50 121,840 26 237 1516 1516 5697

27 1654 MELEK TEYFUR 10D 8 22 2,50 11 18 6,50 0 2 -0,50 4 22 -1,50 23 64 7,00 119,095 27 249 1554 1554 5933

28 1998 YUNUS EMRE ATSAN 10D 4 6 2,50 6 11 3,25 0 1 -0,25 10 18 5,50 116,323 28 262 1598 1598 6159

29 1890 MUSTAFA ULUDAĞ 10D 9 21 3,75 2 9 -0,25 3 9 0,75 0 15 -3,75 14 54 0,50 111,813 29 274 1646 1646 6468

30 2186 EYLÜL COŞKUN 10D 5 15 1,25 0 8 -2,00 1 12 -2,00 5 15 1,25 11 50 -1,50 93,460 30 294 1744 1744 7144

31 809 ŞEVVAL KARA 10D 8 17 3,75 5 21 -0,25 2 20 -3,00 4 24 -2,00 19 82 -1,50
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10E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 371 SEMA NUR GÜNDOĞDU10E 9 13 5,75 17 10 14,50 9 9 6,75 10 15 6,25 45 47 33,25 201,478 1 13 466 466 1112

2 364 EVİNDAR KURT 10E 9 9 6,75 15 7 13,25 4 1 3,75 8 5 6,75 36 22 30,50 188,898 2 20 533 533 1393

3 264 İLKNUR YILDIRIM 10E 12 10 9,50 16 7 14,25 2 4 1,00 5 11 2,25 35 32 27,00 180,008 3 31 597 597 1670

4 851 BİLAL KATAN 10E 19 2 18,50 5 8 3,00 12 12 9,00 36 22 30,50 172,330 4 45 666 666 1952

5 1924 ALİİMRAN KAYA 10E 14 16 10,00 14 12 11,00 4 9 1,75 32 37 22,75 169,153 5 57 704 704 2082

6 1877 BERİTAN BAYINDIR 10E 5 6 3,50 7 6 5,50 5 9 2,75 8 7 6,25 25 28 18,00 152,625 6 111 963 963 3029

7 1538 TAHİR ALI 10E 9 10 6,50 12 10 9,50 4 9 1,75 25 29 17,75 151,208 7 116 989 989 3135

8 744 EYLÜL NİSA EPATAY 10E 9 15 5,25 14 11 11,25 3 15 -0,75 5 12 2,00 31 53 17,75 146,405 8 135 1083 1083 3517

9 502 KADİR DEMİR 10E 7 15 3,25 10 12 7,00 5 10 2,50 4 16 0,00 26 53 12,75 141,338 9 154 1180 1180 3920

10 630 HİRA DEMİR 10E 8 7 6,25 7 4 6,00 3 9 0,75 18 20 13,00 140,715 10 157 1194 1194 3975

11 1693 AYETULLAH YILDIZ 10E 7 11 4,25 13 12 10,00 5 17 0,75 3 18 -1,50 28 58 13,50 140,240 11 160 1201 1201 4011

12 1895 CEMAL İBİLİ 10E 6 23 0,25 14 14 10,50 5 7 3,25 4 19 -0,75 29 63 13,25 138,508 12 169 1236 1236 4187

13 4018 YASİN ŞEN 10E 10 13 6,75 11 16 7,00 1 9 -1,25 3 13 -0,25 25 51 12,25 136,723 13 177 1269 1269 4357

14 2076 ZELAL KURT 10E 9 19 4,25 8 17 3,75 2 7 0,25 8 15 4,25 27 58 12,50 135,563 14 181 1282 1282 4456

15 1117 ESRA YILDIZ 10E 8 21 2,75 11 10 8,50 0 1 -0,25 6 11 3,25 25 43 14,25 134,948 15 183 1294 1294 4511

16 0 ÖMER DİZLEK 10E 10 15 6,25 6 18 1,50 2 13 -1,25 6 10 3,50 24 56 10,00 130,160 16 204 1383 1383 4926

17 2249 GÜLSEMİN CANGİR 10E 3 18 -1,50 11 17 6,75 4 5 2,75 8 16 4,00 26 56 12,00 129,863 17 206 1390 1390 4954

18 522 BERFİN DEMİR 10E 9 18 4,50 13 17 8,75 0 1 -0,25 0 15 -3,75 22 51 9,25 129,200 18 209 1401 1401 5014

19 1937 ARDA SUDEMİR 10E 8 17 3,75 14 13 10,75 1 16 -3,00 5 14 1,50 28 60 13,00 126,728 19 218 1441 1441 5258

20 814 HA YUNİSA BAŞ 10E 9 15 5,25 7 14 3,50 0 1 -0,25 1 16 -3,00 17 46 5,50 122,585 20 234 1508 1508 5631

21 1578 HELİN ÇETİN 10E 6 16 2,00 8 11 5,25 1 3 0,25 2 8 0,00 17 38 7,50 121,013 21 241 1526 1526 5755

22 2188 YAKUP ELĞAY 10E 7 19 2,25 9 18 4,50 2 4 1,00 1 16 -3,00 19 57 4,75 118,383 22 252 1570 1570 6001

23 1961 ESRA DİKEN 10E 5 22 -0,50 9 19 4,25 2 2 1,50 5 19 0,25 21 62 5,50 115,123 23 267 1614 1614 6252

24 9999 EZİLEN ED 10E 7 22 1,50 5 25 -1,25 3 4 2,00 5 18 0,50 20 69 2,75 114,775 24 269 1619 1619 6278

25 2126 ÖMERRIZA DAĞ 10E 8 19 3,25 7 19 2,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 16 50 3,50 110,848 25 275 1651 1651 6535

26 1793 ŞEVVAL BALKI 10E 6 23 0,25 6 21 0,75 1 9 -1,25 6 22 0,50 19 75 0,25 97,445 26 291 1733 1733 7083
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10F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 661 ROZERİN ÇALAR 10F 13 12 10,00 16 6 14,50 3 7 1,25 5 14 1,50 37 39 27,25 182,443 1 30 577 577 1596

2 1604 EMRE SAYGIN 10F 12 5 10,75 10 5 8,75 4 10 1,50 6 14 2,50 32 34 23,50 176,503 2 37 634 634 1810

3 437 DENİZ ALTUN 10F 10 20 5,00 15 15 11,25 7 8 5,00 3 5 1,75 35 48 23,00 173,788 3 42 652 652 1898

4 1106 YUSUF İSLAM AYDIN 10F 13 14 9,50 8 2 7,50 5 8 3,00 4 16 0,00 30 40 20,00 171,235 4 49 681 681 1997

5 329 KADİR EREZ 10F 8 11 5,25 22 8 20,00 2 6 0,50 3 10 0,50 35 35 26,25 168,493 5 59 715 715 2116

6 597 ADEM SİVRİSAKAL 10F 7 7 5,25 12 7 10,25 4 6 2,50 9 12 6,00 32 32 24,00 168,413 6 60 717 717 2120

7 370 ESMA KAYA 10F 15 14 11,50 16 13 12,75 3 15 -0,75 3 21 -2,25 37 63 21,25 167,640 7 61 724 724 2145

8 1842 CAN  MURAD 10F 7 10 4,50 12 12 9,00 3 5 1,75 7 8 5,00 29 35 20,25 156,858 8 92 886 886 2746

9 761 OSMAN DEMİRTAŞŞ 10F 9 18 4,50 19 10 16,50 1 10 -1,50 6 15 2,25 35 53 21,75 151,198 9 117 990 990 3136

10 1694 İSA BAZNABAZ 10F 10 16 6,00 14 14 10,50 2 5 0,75 2 9 -0,25 28 44 17,00 151,115 10 118 991 991 3146

11 1898 YAKUP ÖZLEYEN 10F 8 12 5,00 9 8 7,00 5 15 1,25 5 14 1,50 27 49 14,75 145,343 11 141 1109 1109 3613

12 852 MEHDİ ÇİFTÇİ 10F 5 11 2,25 14 9 11,75 3 7 1,25 4 10 1,50 26 37 16,75 143,930 12 149 1132 1132 3719

13 1585 ELANUR BİÇEN 10F 6 21 0,75 13 16 9,00 4 12 1,00 9 18 4,50 32 67 15,25 136,323 13 178 1274 1274 4388

14 1591 HAZAL ÇAKIR 10F 8 11 5,25 3 7 1,25 4 7 2,25 2 9 -0,25 17 34 8,50 135,708 14 180 1280 1280 4440

15 802 SERAP SAYIŞ 10F 4 13 0,75 7 14 3,50 6 3 5,25 2 14 -1,50 19 44 8,00 134,230 15 185 1311 1311 4581

16 2204 FATMA ÇİFTÇİ 10F 10 19 5,25 11 19 6,25 0 3 -0,75 5 17 0,75 26 58 11,50 133,268 16 187 1321 1321 4642

17 1940 ARİN BAŞAKÇİ 10F 8 13 4,75 8 13 4,75 3 10 0,50 2 13 -1,25 21 49 8,75 130,340 17 202 1380 1380 4906

18 2081 MUHAMMED      YARDIM10F 5 10 2,50 6 13 2,75 3 6 1,50 4 10 1,50 18 39 8,25 126,980 18 217 1440 1440 5241

19 4005 RIDVAN GÜNEŞ 10F 4 26 -2,50 7 23 1,25 11 19 6,25 7 23 1,25 29 91 6,25 126,125 19 219 1447 1447 5309

20 1896 MELİS TUNÇ 10F 9 17 4,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 12 23 6,25 123,403 20 231 1495 1495 5552

21 1092 AHSEN YILDIZ AYHAN 10F 2 9 -0,25 10 11 7,25 2 4 1,00 4 11 1,25 18 35 9,25 122,030 21 235 1513 1513 5680

22 2254 ÖMER FARUK ÖZBEK 10F 5 2 4,50 4 9 1,75 1 4 0,00 2 11 -0,75 12 26 5,50 121,328 22 239 1522 1522 5731

23 1962 BERİTAN İMÜK 10F 7 22 1,50 5 13 1,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 16 45 4,75 120,015 23 246 1541 1541 5838

24 2189 SERKAN KARAKAYA 10F 7 13 3,75 7 11 4,25 2 15 -1,75 0 13 -3,25 16 52 3,00 109,843 24 277 1662 1662 6600

25 1806 NİSANUR BİNİCİ 10F 3 11 0,25 5 8 3,00 4 12 1,00 2 18 -2,50 14 49 1,75 107,728 25 284 1686 1686 6743

26 2229 GİZEM CENGİZ 10F 6 14 2,50 5 13 1,75 2 12 -1,00 1 18 -3,50 14 57 -0,25 102,515 26 288 1713 1713 6975

27 273 SONGÜL IDE 10F 4 25 -2,25 12 12 9,00 0 10 -2,50 1 16 -3,00 17 63 1,25

28 2212 SALİH KARABULUT 10F 3 19 -1,75 6 20 1,00 1 18 -3,50 3 19 -1,75 13 76 -6,00
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10G SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 1575 MUHAMMED AYDIN 10G 12 9 9,75 14 15 10,25 6 8 4,00 3 5 1,75 35 37 25,75 186,615 1 24 550 550 1462

2 1858 ÖMER ÇELİKBİLEK 10G 17 9 14,75 13 17 8,75 2 1 1,75 32 27 25,25 184,335 2 25 562 562 1529

3 1837 ZEYNEP ERİKLİ 10G 15 12 12,00 16 11 13,25 2 9 -0,25 6 12 3,00 39 44 28,00 183,568 3 28 568 568 1555

4 601 NURULLAH DEMİR 10G 8 18 3,50 21 9 18,75 8 11 5,25 3 9 0,75 40 47 28,25 182,830 4 29 573 573 1580

5 815 GÜLSÜM AKGÜN 10G 12 13 8,75 10 15 6,25 8 15 4,25 2 3 1,25 32 46 20,50 174,128 5 41 650 650 1888

6 1695 MAZLUMMİRMAK 10G 11 15 7,25 17 11 14,25 7 23 1,25 7 22 1,50 42 71 24,25 170,330 6 54 689 689 2033

7 1676 FATMA YAVUZ 10G 8 13 4,75 17 9 14,75 5 6 3,50 4 15 0,25 34 43 23,25 169,755 7 56 699 699 2056

8 1614 SEYİTBİLALÖZEL 10G 8 18 3,50 20 7 18,25 4 7 2,25 3 15 -0,75 35 47 23,25 163,745 8 71 771 771 2338

9 918 ÖZGÜR ÇELİK 10G 10 19 5,25 8 22 2,50 8 9 5,75 6 23 0,25 32 73 13,75 156,963 9 91 884 884 2740

10 523 MERVE ŞİMŞEK 10G 7 10 4,50 11 19 6,25 9 18 4,50 4 13 0,75 31 60 16,00 156,518 10 93 894 894 2770

11 2082 ENES IŞIK 10G 7 16 3,00 10 17 5,75 8 12 5,00 6 17 1,75 31 62 15,50 153,598 11 106 937 937 2948

12 1586 10G 10 16 6,00 13 12 10,00 2 14 -1,50 7 11 4,25 32 53 18,75 147,503 12 131 1054 1054 3423

13 0 ELİF ÇELEBİ 10G 7 17 2,75 18 9 15,75 4 18 -0,50 5 20 0,00 34 64 18,00 142,868 13 152 1146 1146 3790

14 848 HAMİT ATAYAN 10G 9 13 5,75 8 7 6,25 1 3 0,25 4 16 0,00 22 39 12,25 138,940 14 166 1230 1230 4150

15 4020 BORAN AKBULUT 10G 13 16 9,00 9 18 4,50 0 9 -2,25 2 5 0,75 24 48 12,00 137,765 15 171 1252 1252 4253

16 674 NİSANUR ÇİÇEK 10G 10 19 5,25 14 16 10,00 4 20 -1,00 5 22 -0,50 33 77 13,75 137,598 16 172 1256 1256 4269

17 1899 FURKAN KALKAN 10G 6 23 0,25 15 13 11,75 7 23 1,25 8 22 2,50 36 81 15,75 137,460 17 174 1259 1259 4282

18 515 ZİLAN ADLIĞ 10G 9 14 5,50 8 21 2,75 4 17 -0,25 8 15 4,25 29 67 12,25 136,170 18 179 1276 1276 4401

19 1970 ESRA KARABAŞ 10G 8 16 4,00 11 16 7,00 4 14 0,50 23 46 11,50 134,435 19 184 1306 1306 4565

20 2245 MUHAMMED ÇEIİK 10G 8 12 5,00 9 8 7,00 2 13 -1,25 3 9 0,75 22 42 11,50 131,305 20 199 1358 1358 4819

21 755 HATUN ÇAKIR 10G 6 19 1,25 15 14 11,50 1 4 0,00 4 14 0,50 26 51 13,25 130,948 21 200 1368 1368 4848

22 2230 AYSİMA YAVUZ 10G 8 22 2,50 10 20 5,00 3 5 1,75 1 16 -3,00 22 63 6,25 124,278 22 227 1481 1481 5476

23 1844 HAMZA TURAN 10G 6 24 0,00 12 18 7,50 3 9 0,75 4 15 0,25 25 66 8,50 120,410 23 244 1537 1537 5805

24 2132 BÜNYAMİN AKBULUT 10G 5 25 -1,25 10 20 5,00 8 22 2,50 6 24 0,00 29 91 6,25 118,113 24 254 1575 1575 6025

25 1406 REMZİYE AYDIN 10G 8 14 4,50 9 12 6,00 0 11 -2,75 2 8 0,00 19 45 7,75 118,053 25 256 1578 1578 6030

26 1912 İIKNUR ŞİMŞEK 10G 9 14 5,50 7 19 2,25 1 12 -2,00 4 18 -0,50 21 63 5,25 117,035 26 259 1587 1587 6103

27 2199 ELİF ÇELİK 10G 5 15 1,25 7 9 4,75 12 24 6,00 115,528 27 264 1604 1604 6217

28 783 MAHMUT YILDIZ 10G 3 20 -2,00 11 10 8,50 2 12 -1,00 6 7 4,25 22 49 9,75 113,128 28 270 1633 1633 6377
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10H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 1952 YAKUP KARTAL 10H 11 9 8,75 14 14 10,50 3 5 1,75 5 14 1,50 33 42 22,50 171,135 1 50 682 682 2000

2 382 FATMA TEKEN 10H 12 10 9,50 9 10 6,50 3 10 0,50 6 11 3,25 30 41 19,75 162,858 2 74 786 786 2384

3 899 EMİNE İMÜK 10H 14 13 10,75 9 8 7,00 2 9 -0,25 3 9 0,75 28 39 18,25 160,543 3 82 820 820 2519

4 785 HARUN AVCI 10H 8 21 2,75 16 14 12,50 7 15 3,25 6 14 2,50 37 64 21,00 159,650 4 84 832 832 2576

5 1843 ZEREN SABAZ 10H 8 10 5,50 12 9 9,75 3 5 1,75 0 9 -2,25 23 33 14,75 148,535 5 127 1035 1035 3344

6 1474 ÖZNUR EREN 10H 13 12 10,00 4 22 -1,50 6 17 1,75 5 21 -0,25 28 72 10,00 147,305 6 133 1066 1066 3448

7 758 DİLEK ÇAKAL 10H 11 16 7,00 4 20 -1,00 5 5 3,75 4 17 -0,25 24 58 9,50 145,805 7 139 1098 1098 3574

8 714 ABDULLAH AL HAN 10H 7 5 5,75 5 2 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 16 12 13,00 143,150 8 150 1141 1141 3768

9 231 ŞEVİN YILMAZ 10H 7 5 5,75 9 4 8,00 1 2 0,50 17 11 14,25 142,403 9 153 1156 1156 3824

10 530 BERFİN ŞAHİN 10H 9 17 4,75 11 17 6,75 5 8 3,00 25 42 14,50 140,393 10 159 1198 1198 3997

11 1975 EDANUR TÜRKOL 10H 11 11 8,25 9 15 5,25 1 4 0,00 1 18 -3,50 22 48 10,00 139,243 11 164 1221 1221 4113

12 2090 ÖZGÜR ATMACA 10H 9 11 6,25 5 8 3,00 4 9 1,75 1 10 -1,50 19 38 9,50 138,710 12 167 1233 1233 4170

13 982 YUNUS ARSLAN 10H 10 16 6,00 12 16 8,00 3 16 -1,00 5 20 0,00 30 68 13,00 137,450 13 175 1260 1260 4283

14 679 İREM GÜNEŞ 10H 7 17 2,75 11 11 8,25 2 10 -0,50 6 12 3,00 26 50 13,50 132,668 14 189 1334 1334 4696

15 2219 MURAT KURT 10H 6 22 0,50 10 19 5,25 7 14 3,50 6 22 0,50 29 77 9,75 132,020 15 194 1346 1346 4755

16 2201 MEYRA NEBİOĞLU 10H 11 19 6,25 8 22 2,50 6 24 0,00 25 65 8,75 131,763 16 196 1350 1350 4778

17 2057 DEVRAN KAÇAR 10H 8 19 3,25 11 12 8,00 1 6 -0,50 6 18 1,50 26 55 12,25 131,313 17 198 1357 1357 4818

18 1718 FURKAN ŞINDAĞ 10H 6 13 2,75 8 18 3,50 5 14 1,50 3 14 -0,50 22 59 7,25 125,738 18 221 1453 1453 5339

19 1590 DENİZ KERSE 10H 6 12 3,00 10 7 8,25 0 3 -0,75 3 15 -0,75 19 37 9,75 125,150 19 223 1463 1463 5399

20 1900 HAKAN AYANA 10H 6 10 3,50 9 11 6,25 4 14 0,50 1 19 -3,75 20 54 6,50 123,413 20 230 1494 1494 5551

21 2246 FERHAT ÇAKTO 10H 10 20 5,00 4 26 -2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 28 92 5,00 120,675 21 243 1533 1533 5785

22 359 FIRAT TEMEL 10H 7 16 3,00 8 11 5,25 5 20 0,00 3 22 -2,50 23 69 5,75 119,090 22 250 1555 1555 5935

23 1679 ESMA EKİN 10H 6 12 3,00 4 20 -1,00 5 16 1,00 6 22 0,50 21 70 3,50 116,595 23 260 1591 1591 6137

24 419 SAMET ARSLAN 10H 8 21 2,75 3 27 -3,75 8 22 2,50 6 24 0,00 25 94 1,50 116,228 24 263 1600 1600 6170

25 2232 HİRA AY 10H 6 16 2,00 7 15 3,25 4 14 0,50 2 18 -2,50 19 63 3,25 113,115 25 271 1634 1634 6378

26 2192 DOĞAN  ÇAKTO 10H 4 13 0,75 5 16 1,00 5 18 0,50 3 20 -2,00 17 67 0,25 104,013 26 287 1709 1709 6924
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10İ SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10İ

KATILIMLAR

1 8248 BİLAL DAĞTEKİN 10İ 16 7 14,25 17 9 14,75 13 7 11,25 11 12 8,00 57 35 48,25 263,845 1 2 211 211 338

2 415 HACER ÇAKAR 10İ 15 9 12,75 16 8 14,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 33 23 27,25 188,563 2 21 537 537 1403

3 384 AYLİN  *LDIZ 10İ 13 12 10,00 18 9 15,75 2 5 0,75 3 12 0,00 36 38 26,50 179,678 3 33 600 600 1681

4 324 BARAN ŞANSİBEY 10İ 5 5 3,75 14 4 13,00 7 11 4,25 7 9 4,75 33 29 25,75 174,348 4 39 646 646 1880

5 2175 SAMED GÖK 10İ 7 13 3,75 11 15 7,25 9 9 6,75 4 17 -0,25 31 54 17,50 164,868 5 67 756 756 2271

6 1079 YUSUF ALTUN 10İ 9 17 4,75 18 10 15,50 5 8 3,00 1 12 -2,00 33 47 21,25 164,458 6 69 762 762 2295

7 1084 MUHAMMAD AYTEKİN 10İ 9 6 7,50 11 4 10,00 2 0 2,00 2 10 -0,50 24 20 19,00 162,160 7 77 795 795 2421

8 832 NUR HİLAL YARBA 10İ 7 11 4,25 16 8 14,00 3 8 1,00 6 17 1,75 32 44 21,00 156,395 8 95 896 896 2780

9 680 ASUMAN İNAN 10İ 8 9 5,75 5 10 2,50 6 8 4,00 5 9 2,75 24 36 15,00 155,140 9 99 912 912 2855

10 221 TUBA GÜNEŞTEKİN 10İ 11 15 7,25 13 17 8,75 6 24 0,00 8 22 2,50 38 78 18,50 154,223 10 102 924 924 2909

11 587 ŞEYMA AKDAŞ 10İ 12 11 9,25 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 22 24 16,00 152,765 11 110 960 960 3020

12 1960 ERKAN ORAK 10İ 9 18 4,50 15 14 11,50 7 19 2,25 31 51 18,25 148,043 12 128 1043 1043 3385

13 464 GÜLER TUNÇBOĞA 10İ 9 13 5,75 13 11 10,25 1 6 -0,50 4 13 0,75 27 43 16,25 145,190 13 143 1111 1111 3624

14 1350 BETÜL ÇELİK 10İ 8 12 5,00 4 7 2,25 5 6 3,50 0 5 -1,25 17 30 9,50 141,133 14 155 1183 1183 3935

15 1566 ABDULHALİM AKDAŞ 10İ 10 10 7,50 8 16 4,00 1 5 -0,25 2 7 0,25 21 38 11,50 139,465 15 162 1217 1217 4095

16 1851 RINDİHAN GÜNGÖR 10İ 3 4 2,00 9 4 8,00 4 6 2,50 2 7 0,25 18 21 12,75 138,703 16 168 1234 1234 4171

17 1688 MERYEM ÇELİK 10İ 9 17 4,75 9 19 4,25 6 19 1,25 4 17 -0,25 28 72 10,00 134,993 17 182 1293 1293 4506

18 1728 FURKAN BAZNABAZ 10İ 8 21 2,75 14 16 10,00 3 9 0,75 4 26 -2,50 29 72 11,00 131,975 18 195 1347 1347 4758

19 20960 MEHMET ÖZHAN 10İ 7 7 5,25 5 13 1,75 2 8 0,00 5 10 2,50 19 38 9,50 130,823 19 201 1371 1371 4868

20 1558 CİVAN  EKBER  TURAN 10İ 8 19 3,25 5 14 1,50 8 22 2,50 5 21 -0,25 26 76 7,00 129,080 20 210 1407 1407 5036

21 798 HAŞİM ÇETİNKAYA 10İ 8 11 5,25 11 12 8,00 0 11 -2,75 4 11 1,25 23 45 11,75 127,928 21 214 1425 1425 5152

22 541 MEYREM YILDIZ 10İ 4 11 1,25 11 6 9,50 3 12 0,00 4 12 1,00 22 41 11,75 127,643 22 215 1429 1429 5177

23 1906 KAVA ÇELİK 10İ 2 10 -0,50 12 9 9,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 16 27 9,25 121,940 23 236 1515 1515 5686

24 1477 ZEHRA ULUKAN 10İ 5 15 1,25 7 12 4,00 5 6 3,50 17 33 8,75 120,748 24 242 1531 1531 5780

25 2194 İLKNUR OLGUN 10İ 5 15 1,25 8 17 3,75 5 12 2,00 2 19 -2,75 20 63 4,25 118,085 25 255 1576 1576 6026

26 1976 CEREN EREN 10İ 5 23 -0,75 8 14 4,50 4 13 0,75 17 50 4,50 108,035 26 283 1681 1681 6721

27 766 ROJİN * ER 10İ 4 17 -0,25 11 14 7,50 2 20 -3,00 2 5 0,75 19 56 5,00 101,470 27 290 1720 1720 7006

28 0 ENES SINAT 10İ 4 11 1,25 5 13 1,75 1 9 -1,25 0 12 -3,00 10 45 -1,25 96,970 28 292 1736 1736 7097
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10K SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10K

KATILIMLAR

1 0 SERVET AKBAŞ 10K 11 14 7,50 16 5 14,75 5 8 3,00 3 10 0,50 35 37 25,75 179,305 1 34 607 607 1697

2 495 NİSANUR BİÇEN 10K 13 13 9,75 10 10 7,50 5 11 2,25 5 14 1,50 33 48 21,00 171,440 2 48 679 679 1987

3 654 SILANUR DALMIŞ 10K 9 9 6,75 12 7 10,25 3 5 1,75 5 9 2,75 29 30 21,50 164,618 3 68 760 760 2287

4 288 ROZELİN İLÇİN 10K 13 14 9,50 10 12 7,00 2 3 1,25 4 15 0,25 29 44 18,00 161,850 4 78 798 798 2430

5 841 ESMA DEĞİRMENCİ 10K 13 14 9,50 10 16 6,00 1 0 1,00 2 6 0,50 26 36 17,00 158,940 5 85 843 843 2608

6 861 CİVAN KONDU 10K 9 7 7,25 15 6 13,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 26 22 20,50 158,255 6 88 859 859 2651

7 1630 ELİF ŞAİLAN 10K 13 9 10,75 6 17 1,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 22 32 14,00 151,258 7 115 988 988 3130

8 1974 MAHMUT DOĞAN 10K 11 19 6,25 14 16 10,00 0 5 -1,25 7 21 1,75 32 61 16,75 144,938 8 144 1113 1113 3644

9 2252 ŞEHMUS SİLİ 10K 8 16 4,00 10 17 5,75 4 4 3,00 4 16 0,00 26 53 12,75 144,335 9 146 1124 1124 3684

10 692 BERİVAN ERİŞEN 10K 7 17 2,75 14 14 10,50 5 16 1,00 5 10 2,50 31 57 16,75 144,053 10 148 1131 1131 3708

11 490 ZİLAN SİNCAR 10K 11 14 7,50 6 24 0,00 4 16 0,00 8 19 3,25 29 73 10,75 138,013 11 170 1247 1247 4230

12 291 ZELİHA YETİZ 10K 8 13 4,75 8 10 5,50 2 5 0,75 3 8 1,00 21 36 12,00 137,590 12 173 1257 1257 4270

13 1527 BÜŞRA ENGİN 10K 7 16 3,00 12 16 8,00 2 3 1,25 3 17 -1,25 24 52 11,00 133,700 13 186 1315 1315 4616

14 547 ÖZLEM ÇAKIR 10K 9 14 5,50 10 14 6,50 1 8 -1,00 3 16 -1,00 23 52 10,00 130,185 14 203 1381 1381 4923

15 1916 ESER YENİOOĞAN 10K 6 16 2,00 7 20 2,00 4 12 1,00 8 16 4,00 25 64 9,00 125,630 15 222 1457 1457 5350

16 1731 YUSUF BOĞADUR 10K 6 21 0,75 14 16 10,00 20 37 10,75 124,658 16 225 1472 1472 5439

17 2237 ÖZLEM TAŞKIRAN 10K 8 15 4,25 9 15 5,25 2 12 -1,00 3 13 -0,25 22 55 8,25 123,710 17 228 1490 1490 5527

18 1852 ZİLAN ONAR 10K 9 15 5,25 3 18 -1,50 3 8 1,00 2 10 -0,50 17 51 4,25 123,048 18 232 1501 1501 5581

19 2098 MUSTAFA DENİZHAN 10K 5 15 1,25 13 15 9,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 20 38 10,50 122,848 19 233 1506 1506 5604

20 2513 EMİR ÇİÇEK 10K 5 11 2,25 9 13 5,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 27 8,25 121,595 20 238 1520 1520 5716

21 1565 MEHMET ULUKAN 10K 6 16 2,00 9 15 5,25 1 7 -0,75 4 9 1,75 20 47 8,25 119,395 21 248 1550 1550 5899

22 799 ÖZGÜR DOĞAN 10K 6 16 2,00 11 18 6,50 0 6 -1,50 2 8 0,00 19 48 7,00 114,885 22 268 1616 1616 6269

23 2177 HANİFİ AYMAN 10K 7 16 3,00 7 22 1,50 1 8 -1,00 6 21 0,75 21 67 4,25 112,373 23 272 1641 1641 6425

24 2044 HAZAL UTANÇ 10K 7 18 2,50 4 24 -2,00 3 9 0,75 4 15 0,25 18 66 1,50 110,605 24 276 1656 1656 6552

25 1696 ROJİN ÜZÜN 10K 5 22 -0,50 9 20 4,00 2 6 0,50 1 4 0,00 17 52 4,00 109,070 25 279 1672 1672 6654

26 1863 MUHAMMED       AKBAY10K 2 12 -1,00 3 17 -1,25 6 16 2,00 2 6 0,50 13 51 0,25 104,250 26 286 1706 1706 6914

27 2224 NECMEH  GULAMİ 10K 4 15 0,25 8 15 4,25 1 5 -0,25 13 35 4,25

28 1952 BÜŞRA İŞSİZ 10K 9 21 3,75 6 24 0,00 3 27 -3,75 18 72 0,00
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10L SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 10L

KATILIMLAR

1 495 NUR KARACAN 10L 10 9 7,75 14 14 10,50 6 20 1,00 9 18 4,50 39 61 23,75 169,003 1 58 706 706 2092

2 856 SEHER SAĞ 10L 11 15 7,25 11 15 7,25 2 9 -0,25 9 9 6,75 33 48 21,00 158,043 2 89 864 864 2668

3 2183 İBRAHİM HALİL ETİKE 10L 11 15 7,25 15 15 11,25 4 11 1,25 4 26 -2,50 34 67 17,25 156,110 3 96 901 901 2795

4 396 BERFİN YILDIRIM 10L 9 6 7,50 14 5 12,75 2 14 -1,50 3 7 1,25 28 32 20,00 153,853 4 104 930 930 2933

5 693 İZZEL CANGİR 10L 9 11 6,25 9 11 6,25 5 12 2,00 2 9 -0,25 25 43 14,25 149,360 5 125 1019 1019 3276

6 2148 EYLÜL KANSU 10L 8 14 4,50 3 12 0,00 9 15 5,25 4 9 1,75 24 50 11,50 148,865 6 126 1031 1031 3319

7 2510 YUSUF İBRA HİOĞIU 10L 9 18 4,50 11 17 6,75 5 12 2,00 6 16 2,00 31 63 15,25 147,450 7 132 1057 1057 3428

8 1563 SEMANUR DEMİR 10L 9 12 6,00 11 18 6,50 2 4 1,00 3 8 1,00 25 42 14,50 146,250 8 136 1086 1086 3534

9 1855 ZEHRA GÖKŞİN 10L 11 17 6,75 9 10 6,50 2 3 1,25 2 15 -1,75 24 45 12,75 145,303 9 142 1110 1110 3616

10 0 BURAK ÜNEYY 10L 2 4 1,00 9 16 5,00 4 4 3,00 12 18 7,50 27 42 16,50 144,725 10 145 1117 1117 3659

11 565 CEYHAN ARSLAN 10L 8 16 4,00 16 13 12,75 0 10 -2,50 24 39 14,25 139,350 11 163 1218 1218 4104

12 2238 MERVE SAYAR 10L 9 21 3,75 12 18 7,50 5 10 2,50 26 49 13,75 136,813 12 176 1267 1267 4344

13 782 BÜŞRA CANGİR 10L 9 18 4,50 7 11 4,25 2 9 -0,25 6 13 2,75 24 51 11,25 132,245 13 192 1342 1342 4735

14 3021 MUHAMMED YILDIZ 10L 9 21 3,75 12 18 7,50 4 15 0,25 4 26 -2,50 29 80 9,00 128,320 14 213 1421 1421 5109

15 1982 HALİL İBRAHİM TAN 10L 8 21 2,75 8 22 2,50 6 20 1,00 7 23 1,25 29 86 7,50 124,495 15 226 1477 1477 5452

16 2226 MEDET ÜNEŞİ 10L 6 16 2,00 12 17 7,75 3 15 -0,75 21 48 9,00 123,643 16 229 1491 1491 5531

17 1739 DİYAR EKİN 10L 8 22 2,50 8 22 2,50 5 21 -0,25 7 23 1,25 28 88 6,00 117,155 17 258 1584 1584 6095

18 2202 MURAT EKEN 10L 5 6 3,50 1 15 -2,75 3 8 1,00 2 3 1,25 11 32 3,00 116,418 18 261 1595 1595 6151

19 2612 ÜMMÜGÜLSÜM 10L 15 13 11,75 2 28 -5,00 0 25 -6,25 8 22 2,50 25 88 3,00 112,305 19 273 1643 1643 6433

20 1263 ADEM KÜREKÇİ 10L 9 14 5,50 4 19 -0,75 2 19 -2,75 5 17 0,75 20 69 2,75 109,280 20 278 1668 1668 6640

21 2000 ŞEYMA ATSAN 10L 7 16 3,00 9 15 5,25 4 25 -2,25 3 27 -3,75 23 83 2,25 105,335 21 285 1700 1700 6876

22 0 ERKAN  KAYA 10L 5 25 -1,25 2 15 -1,75 3 12 0,00 2 7 0,25 12 59 -2,75

23 5010 ALPER ÇELİK 10L 4 22 -1,50 9 21 3,75 4 26 -2,50 3 27 -3,75 20 96 -4,00
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ BATMAN LİSESİ GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF 303 1845 1845 8008

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,7 12,8 5,50 9,9 12,2 6,86 4,4 8,8 2,24 5,4 11,9 2,40 28,4 45,7 17,00 158,280

Okul Ortalaması 8,7 14,1 5,20 10,7 13,2 7,41 3,6 9,5 1,19 4,3 13,3 1,03 27,3 50,0 14,83 146,690

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1469 MİZGİN BAYAT 12B 3 23 -2,75 1 3 0,25 4 11 1,25 2 5 0,75 10 42 -0,50 96,808 1 293 1737 1737 7099

2 337 SERHAT YILDIZ 12B 10 19 5,25 0 6 -1,50 0 5 -1,25 10 30 2,50
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GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

162,728 29,88
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10  -  372
BEYZA NUR KAYA 120 35 53 32 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 75 788 788 2393 % 29,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EbCcaaEbEBbAdbdaEeEecCeb CCaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ebeBEaDECAebabdEBddC EAAaBbCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EdE cbbdcc  edBabcd       ae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cdc  CAb                BdccdD

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 15 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 4 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

184,225 19,13
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  417
ALİ ÇELİK 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 26 563 563 1532 % 19,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CbcDEb BedC EBE dCdCAcd Ca BEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEBDECeACcABEBeCCdeebCeECDEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  a   dee                c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız   aCeb    E          aB  d  a 

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

202,335 13,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  33
AYŞEG L ALTY 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 460 460 1093 % 13,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAcDED d bCCE a  C  c  C cdBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBE cE AACde Ed C  abAbBECDEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız E bbc     a B  c AE     d  aE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  e CA  eeB aBEaE BE   BdDBb   

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 0 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

174,628 23,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  10
DİLAN CAN 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 38 643 643 1867 % 23,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız bbCAaDEDEBCAC  B  ade b   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACeBdeDEeA  E e ebaCBEAACB CbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız                     e  EB  dbc

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

160,935 31,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  284
EMİR BOZKURT 120 30 40 50 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 80 811 811 2501 % 31,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C eaEDcB Ad d  eca CAc    CBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEB ba d  beE baC aAcCBE DEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız EB b  e  D   ab bd      b    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız aeaC DcA  c  ad   be  e  acDD 

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 3 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

187,513 17,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  279
ESMA AKBULUT 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 544 544 1433 % 17,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAaDED B ACab aBEC Ceb   be E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız aBEeDE AAC c d ca      BE DEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız      c   a  e  D        c   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eeCCeec b EbBEaEa  AeEBdDcebeB

S D Y B%

Türkçe 30 13 8 43

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 4 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

0,000 89,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  224
ESMANUR BİLEM 120 8 47 65 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 295 1754 1754 7193 % 89,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız ee a e  d  a  EB   d bce   ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız ddEBDb e a c b ee d  e  bb  de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız b   c  c   C  c  cd b  d  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız aa e c e   C   c c  ec a   D a

S D Y B%

Türkçe 30 2 12 7

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 2 0

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 4 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

153,775 36,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  238
ESMANUR DENİZ 120 28 41 51 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 105 933 933 2938 % 36,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceCA D   d AC Ee  EC aA    cCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız deB dB E A  ab EBeb c*  Cca DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız a  acbbcb  bb  b DCbEe b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  a bCCbD c    Bdc D e  ad D  b

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Mayozu açıklar. 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

158,685 32,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  424
FURKAN ÇELİK 120 22 21 77 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 86 846 846 2620 % 32,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C  D b    d dBa E  Cc   C   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız  B   E          CC   ACBE ec e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    b cDB D     c AE  cc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  b a e A d   c  a  A  d  a    

S D Y B%

Türkçe 30 7 5 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 0 60

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Mayozu açıklar. 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

222,990 9,47
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  108
GLSM DEMİR 120 39 14 67 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(758.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 358 358 758 % 9,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CABDEDEB  d E   EC CAE dCaCeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız e dd E  A           AACBECDEBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız        B       c AED EA     ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız             BEdE     E  D  c  

S D Y B%

Türkçe 30 17 5 57

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 3 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 5 0 71

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

230,788 8,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  863
HASAN KAYA 120 54 36 30 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 334 334 655 % 8,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EcCb DEc B Ad  ed Ee eAcbaCde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACaBEBDEeAd  ABEBbCCeEc aeeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E  BdD BDd  Caa  c AE  E  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AB aCaeDEcd ECBEB DdDdAEB DeAb

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 0 43

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 3 1 75

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 6 3 2 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

215,150 10,84
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  244
HASAN Ş KER 120 48 54 18 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 403 403 868 % 10,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EcCABDdbadbAdCdBEacecCebbaCcdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız dCaBdBeEeACaEcddBcdCBEAACBcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EbEBcbDBDedbCCBaccCAEbe   c  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  B bCCAedb     d  e a  bBC dee

S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 12 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 5 2 71

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

221,650 9,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  8
HATİCE BASUT 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 366 366 778 % 9,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCA DEbEB A  bB  EC CA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACeBd cdCAd    E    e AACBeCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Ed  EDDBbB       c AE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız e   CC eE   E Bc    D A a Dc  

S D Y B%

Türkçe 30 13 4 43

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 0 57

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 6 2 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

161,333 30,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  105
İREM OLGUN 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 79 805 805 2474 % 30,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeC  DEbE  Ad bBEe C Cec   cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız     E eEbAaadb EBeC e c acDCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız      c BDa       c dE     a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  de  C a d b        Deeb  e e 

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

225,258 9,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  66
İREMSU ÇELİK 120 47 37 36 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 353 353 734 % 9,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAdDEbEBC C bBa Ee CAb  CaC ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız d  B EdAACE BEBeC  cAACBdCDbce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    b d B D aBb   dED EA c  cEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız D CC e deaceBEa D  AeEc add a 

S D Y B%

Türkçe 30 14 9 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 7 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 0 60

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 4 1 57

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

203,013 13,52
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  38
M SEFA EROĞLU 120 43 48 29 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 457 457 1083 % 13,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CABDEbEaCACebBEeECaCAa CCcC ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBdeeEbAAC beE b CeDAAbBcCDcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız Eddb c   ce   acCe      E   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız beeCee cAa  BddEb d AcB Ddeec 

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

151,285 39,05
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  149
MELEK YAMAN 120 30 46 44 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 114 986 986 3127 % 39,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CeBeaccd eeCdBEecd ae   C   Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBdBeEbAAbEAcEBdaCdbAACeEaDbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız     ca B       cCdE     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız ceaCADde             ac Daccee

S D Y B%

Türkçe 30 7 15 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 0 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

160,150 31,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  356
MUSTAFA ARTIK 120 34 38 48 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 83 823 823 2538 % 31,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız    D bE  ed     cC  A b b   de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBE DE AAC cBEBea   AACBaCDEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  Bcb cbe D   a cCdcb E  ac aEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız DeeCA c A E B   c    bd bdceD 

S D Y B%

Türkçe 30 4 8 13

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 0 0

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 0 80

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 14 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

126,060 66,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  2320
NEHİR CANGİR 120 18 34 68 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 220 1450 1450 5315 % 66,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CA adb d Ad  B  cC Ceb  ba  de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız c d DEb   Eb E cC d b dBaCDEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız               a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız add Aedc    ca a     Ed     e 

S D Y B%

Türkçe 30 6 12 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mayozu açıklar. 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

171,083 25,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  385
ÖMER BERAT ASUTAY 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 51 684 684 2003 % 25,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız a C  b bE  A  de eEC CAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız Abe    E   b c    a B   C   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EA  EbDa B    a  c eaaD A c  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AabCCC acbdAE     D e AEcded e

S D Y B%

Türkçe 30 8 6 27

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 9 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 0 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 3 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

155,033 35,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  295
ONUR SIRLAN 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 100 914 914 2864 % 35,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Ce D ba  Ad EB adb CAE aCcCBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBEB a A e Acc  dC e ACBdCDE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız ceb      c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız   eCcbcc  b     c   dbc  ad D 

S D Y B%

Türkçe 30 12 9 40

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

148,023 42,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  93
RUMEYSA SEVİM 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 129 1045 1045 3388 % 42,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız Ee  eDEb a    EBE dee ec aCaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  Ce c  E AdedA Ee d eEAAaBDCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız        a         c        a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız    d C D d          DeAEd   Ae

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 6 3 1 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

160,730 31,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  75
SAMET ÇELİK 120 29 40 51 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 81 814 814 2510 % 31,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız deCAd  D BeAd EB ecb Ce A C ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız bCdBEBeceA e b EdbeCBEdAbBbdDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  dcBdb  DB                d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bdb CCbe            e  ac bBb 

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 1 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

199,275 14,42
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  84
SEHER SINIR 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 475 475 1155 % 14,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız deCABDE bB Ad bB eEC CAc  C e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız eCaBdeDECAd  e  B b BEA CBeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız        BDd       cCeE c   b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız   D  C        B     aBAdBbD ca

S D Y B%

Türkçe 30 13 8 43

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 5 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 1 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 0 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

184,095 19,19
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  9
SEMANUR OKUR 120 39 42 39 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 27 565 565 1537 % 19,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeC BDEbEa Ad dBae C CAbeaCcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACBBEe ECA D  BEacC dE AbB dDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E  Bd ba a    d  c dE    ac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız eBDCeCbe ebAE     c accaae cca

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 9 0

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

171,540 24,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  7
ŞEVAL BAYINDIR 120 32 45 43 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 47 676 676 1981 % 24,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CbBD bEBCACbbBEeEC CAa aCc  ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eedceEbA   b E bCCeabAbBcCDcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız bebb ceBdbb   E C       c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız    abe e a          AcB eBeeDe

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 6 3 2 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

179,970 20,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  147
SUDENAZ ŞİMŞEK 120 41 50 29 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 32 598 598 1673 % 20,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız E CA DabEa cdCbB  dC CAdbaCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız d B d eEeACb AcE ddCdEcAacDCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız    ad  aeBE     dc dEccbc  c a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız ABaeCCADEcE  aBE ae eebdBabaeD

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 5 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

120,040 72,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10A  -  263
YAKUP DADAK 120 25 77 18 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 245 1540 1540 5832 % 72,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız ecBaaDEdaAddEc BEdeCedeCedCabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBdcaEdAceEbeEaedCaebdaaECDbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız cacbDabebbdCBbbcadEeadcaceaedA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız abCddecbeadba                 

S D Y B%

Türkçe 30 10 19 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 3 0

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 4 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

170,698 25,22
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  749
ABDULLAH KALKAN 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 53 688 688 2020 % 25,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CA Dab   A      c   A       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BaEeDE AA         d AACeaCD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız E bbDB B D  a  c dE   c c bc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız bCCCAe e a   E  a    b  Dcc D 

S D Y B%

Türkçe 30 5 4 17

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 0 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

165,363 28,12
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1572
AHMET ERKMEN 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 66 748 748 2252 % 28,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CA DEe dCAdCdeaBce CebbaCcCBae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEBDcCAebceaEBbbddecACdECcccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız       D E b aDbcCd      c    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız e**bA  A             dc  a    

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 1 40

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mayozu açıklar. 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

163,280 29,50
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  710
ALİYE EROĞLU 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 73 777 777 2362 % 29,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C  Ddb B AdCdBa E  CebcaddeBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBdB E A  bAdcadC a AAaBECD Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız c cb BD     B  c      c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız ae  cDEe        b  A bd b cDec

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

150,998 39,41
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2227
AZİZ SÖNMEZSOY 120 30 58 32 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 119 994 994 3156 % 39,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCddDEbcaCAdededccea e  aC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız beaaEBDEdbCD bBda    EAACBbCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız bbcaEbDaDabceCBedbeAb      cDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız ddcdabceddcAbac               

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 16 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 5 2 71

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

119,960 72,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1878
BARIŞCAN TÜRELİ 120 24 61 35 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 247 1542 1542 5845 % 72,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeC cDdbca edCbab caaeeEc eaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ebec B EaAdDEdeEadCaBa bCeeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  A      b        D e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız e DeeddebcdAbCeacEaBbd bceDdbe

S D Y B%

Türkçe 30 4 22 13

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 2 2 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 8 10

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

167,538 26,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1564
BERİTAN KOÇ 120 33 47 40 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 62 726 726 2152 % 26,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EcCd DEbEa  d EBa EC CeEdCCaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız AaeBd  EdAeb bddBAdCedAACBcCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız b    c a  E   c da b     e d b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  BD ae e d b C a  bc e bc Dade

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

108,183 83,78
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2184
DELİL GEZER 120 16 51 53 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 282 1679 1679 6709 % 83,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EACbca eba Ada ca caa ebcaa CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  eB     d bDEcdbcbdCBab aec DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız bdc                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AeaCdacade          bcdaa Dada

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 8 10

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

152,418 37,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  327
EDANUR KIRTAK 120 29 52 39 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 112 966 966 3042 % 37,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız acCcBDdaEa A bdB BddaCAa aa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ebaeceeE AabbAdEebC BEAACceCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Edb Eb aDa    a   C       c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bacdCebecbd    a    e Aaa Dce 

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

140,575 49,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2050
ELİF AYMAN 120 21 34 65 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 158 1195 1195 3984 % 49,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCbBD c B  C aBEecbceeccbCcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız AaeddaDEaA     cBcbb     BDCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız bA  c  B      c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AaD *d                        

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

128,753 63,26
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  864
EMİN ALAN 120 23 67 30 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 211 1412 1412 5066 % 63,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeCdBDaaEdCAdebadccCabe  Ca CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız cbeec  bdedaa c BbCCaac b e ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  cdB  ea c Db eDa ecbaDE c  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız dd ebb b d AECdd E  b Aac cd e

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 15 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 3 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 4 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 2 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

132,208 59,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1995
ERDAL ALTINIŞIK 120 19 53 48 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 193 1343 1343 4739 % 59,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CccD DbeCAde ec cedCc badd   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız e c  ab d bA c cdC cb be CDcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  BE   cB D  d d bb  c  BE   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız e  e c b dc  be bc   cBbed  D 

S D Y B%

Türkçe 30 6 17 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 5 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

150,643 39,79
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2217
ESMANUR AYÇİÇEK 120 26 36 58 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 121 1001 1001 3186 % 39,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CeaD eEcbAdCbB acCaeAbACbdeaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBE  Eb cecABdBAC aDc dBECDEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız           c          dd cBdace

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

156,470 34,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  5012
HAMZA CABAS 120 31 51 38 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 94 895 895 2775 % 34,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cd DEbcBbA Cca BcbaedabCCdCBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız adEccECAbedABdBAbCaDceCBaCDcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız babbAe cAadaec d BEdccc eae ec

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 0 8 0

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

171,948 24,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  810
M SALİH YILMAZ 120 38 80 2 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 46 672 672 1963 % 24,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CA DEbdaeAdCddaBcCBCbdbCaEbcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız ecbdacabdadAcEBebCeadbCaEbDceb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız baEbeBDaEDbdaDbcCeceD bcEdbcEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eeCCADceAdEbadaceacbccBCbdbeea

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 19 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 2 60

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 5 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

101,775 87,33
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2203
MAHSUM KARA 120 22 90 8 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 289 1718 1718 6993 % 87,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceCecDcDdcecdeEBdacdBdecdCCaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız dCeaacccdceadAdbdceadadcbcbecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız dAbaccadbeacabBebabAdccbbabdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız eaD dCdadAdAE B e b ce d aad a

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 26 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 5 29

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 2 0 100

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 7 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

152,940 37,52
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1936
MENSURE AKYILDIZ 120 23 26 71 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 108 954 954 3005 % 37,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız a  D D d A C e  cC Cb   a   ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız    B Ebe     EB d    AbBECDEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız     DBD   bdaD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  e CAa e d    a b     d Dac   

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 1 0

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

127,015 65,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  397
MERVEGÜL ŞEN 120 21 50 49 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 216 1438 1438 5235 % 65,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C dD bEa AdedecBca Ccb adaCca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız cBdcDE AcedcddacdC abAbBECDbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız                      E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız caCCbe b     b Ea   ebc ecdaa 

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 8 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

173,028 24,08
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1992
MUHAMMED KARABULUT 120 37 53 30 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 658 658 1928 % 24,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cc DEcaB  aCbcE Ea CedbdCadaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız aBdeDECAAC bcEBcdCdebAbdEaebaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız dcEb caB DaCa bDaeE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız DaCCbaEc a a        AaBCbdeDea

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 10 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

132,593 58,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1645
MUSTAFA DOĞRUK 120 24 44 52 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 190 1337 1337 4704 % 58,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cb D bda Ad be  cd CAb aacCade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBE  EaA ab aEBcCCdacACdaCDcBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    Daa a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız ed bcDce  d   e   c   aaDd  DB

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 6 2 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

115,458 77,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  4010
NİSANUR ŞEKER 120 18 63 39 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 265 1606 1606 6222 % 77,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız Ebdca dbaBd  abcdB bead c  da 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız beBc deaCb  cead cbecdcb Bbdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız bdbBEaD c E b e bD A D ac E cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cdbC   cEbadb  E    D  ae     

S D Y B%

Türkçe 30 3 19 10

Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 3 0

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 7 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 12 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mayozu açıklar. 6 1 0 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

150,435 39,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  647
ÖMER TAYFUR 120 30 45 45 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 123 1006 1006 3200 % 39,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CA ebbEd Ad deE dd Ceab CcdeEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBdeDECAAabA EaeCCdabACdaCDEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız   db e B Dba                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız ad CceEdAa   d      bEa  a  e 

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 0 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

145,445 44,98
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  881
PELİN ÇELEBİ 120 27 56 37 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 140 1106 1106 3602 % 44,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceCABeEc B Ad aBEecacacc CbcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız Aaedd eEabaedAB BceCBbdAbceCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız     cD aa    b  EcC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AaD aebDced b  a  b e ccc Ddee

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

189,383 17,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  5009
SABRİYE BOZKURT 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 531 531 1385 % 17,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAaDEbEdCAdebcaBECdCebACCdCcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBEBDECAAC A EBcCCbbAACBECbEBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız                          aca e

S D Y B%

Türkçe 30 15 15 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

150,998 39,41
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  787
SELİME GÜLŞEN 120 29 49 42 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 119 994 994 3156 % 39,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CedDaD B Ae dBE cC Ceb   cCcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız B EB ECA a dcEBbd CbAAbdadDcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    b a e    a  cdccDb  Bc    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eedbcbdcb  d     eE  dc  cdDD 

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 3 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

152,310 38,10
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1644
ŞİLAN KARA 120 27 33 60 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 113 968 968 3051 % 38,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cd DbcEB AdabBaeEa ae  CC   Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız  BdeDEaAACEA EBcea  AACeaeb Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  da                     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız    a b       c      AEc Deb e 

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

145,940 44,44
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2062
VEYSEL EPAYDIN 120 33 86 1 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 137 1091 1091 3559 % 44,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EebAaDEDaedAde eEccbdeAbAaCaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız baceEaDEbAebccaEdceecdecadaacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız cAEdbaDecaEDabeDceadEacEAdaeae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AecdaebaaecccaBEccDaDBbaebDdAc

S D Y B%

Türkçe 30 10 19 33

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 21 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 6 14

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 4 43

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 4 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

131,428 60,03
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1717
YAĞMUR ÖVEY 120 24 58 38 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 197 1354 1354 4807 % 60,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAeDEbbd Aaeac ecC eAbddCcdaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBdB EbAbebc Eaed debcaBECDEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  a b cec          E    Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız De dcebeea      b   edcbDeeeDc

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

108,750 83,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  307
YEŞİM SAĞLAM 120 18 62 40 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 280 1674 1674 6674 % 83,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız dbaD b e AaCEe ecdBeAceada abe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEaDceA  bc EdAbae cAdBabc eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    b  e          dE   b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 2 23 5 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eddCbadc acbc cab   dceacaAbce

S D Y B%

Türkçe 30 6 19 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 2 0

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

169,785 25,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  1284
YUNUS EMRE GEREKAN 120 35 47 38 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 697 697 2053 % 25,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cc DEbEa A eEca cC CAbcCCbCeEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız e EBDE AbaE eEBcCCbeAACBaaDcBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız bd    Da   e     dEb a  a e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız beCbee edB  edB a     B  adced

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

118,240 75,05
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10B  -  2113
YUSUF BİLEN 120 28 89 3 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 253 1572 1572 6010 % 75,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeCAaDbbEa AdeaedBEaaedbdaacCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız AbcedcDEeedbEdeEebddBabceBeeDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EbaedacaDBacedaccaebbaecAaEAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız beee edcbAbcdedcBabcDe dadDaAa

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Kimya 10 1 9 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mayozu açıklar. 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

190,998 16,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  433

120 37 29 54 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 523 523 1337 % 16,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C*BDE aBCAe bBEacCBCdEbaCa  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız B EBeEabeC ABEdba   AdbdECDEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  ebC D   db      B  AdB  aeeeB

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

118,763 74,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1514
ABDULKADİR ŞAHİN 120 16 47 57 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 251 1564 1564 5978 % 74,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız b  caD bb aAdeEeaa  dCedeabdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız dbaBEa E   D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EAdebcc aB DCae               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bdeaeCcbce            dEcacacb

S D Y B%

Türkçe 30 5 19 17

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 1 0

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 1 60

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

129,720 62,06
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1725
ARJİN BAĞLI 120 21 39 60 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 207 1394 1394 4970 % 62,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeCc e b   ACCae  cC Cec  ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız e c da E   D dBbdea eEAA BcCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız Aded CA  c cd  ad  eDaAdd cBcD

S D Y B%

Türkçe 30 6 12 20

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 6 3 2 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

142,915 47,28
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  313
BERFİN ÖZDEMİR 120 25 50 45 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 151 1144 1144 3786 % 47,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAcDEbEB  e deaecC Cecca cCaEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBdcaE  e EeaEBdd db AaBaeDEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    c a B a a  b CeE b      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eeCb e   a      a   ebca  bbDe

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 1 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Mayozu açıklar. 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

167,153 27,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  752
CELAL ŞAHİN 120 26 23 71 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 64 732 732 2174 % 27,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceC cDEb B A  Ee  Ea eebA CbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız   a    E  C  b cBcb  E AC aCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E  aa  a B   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AdbeCC e                      

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 1 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

155,775 35,28
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  510
DİCLE DİREK 120 30 49 41 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 98 908 908 2825 % 35,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCAdDEbEBC da eEacdaCe b CaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız A aBEec  c eEcBdBebCdEdAbBDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Edc c aa   D  a  c  d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız Aab eCdedcdc   a   eD   a ba  

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mayozu açıklar. 6 1 1 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

146,920 43,36
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  867
EMİRCAN YAMAN 120 27 46 47 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 134 1071 1071 3472 % 43,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeC BDEbEa Ad bc  ca eec CdaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız           aDEAcEBbC BbA acDC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E  edb BbB b   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AaeeCCceccbdc BaB b eebba c ce

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 8 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

163,850 29,08
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  2509
ESMA SUDE DADAK 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 70 770 770 2329 % 29,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C Ba bEdCA  EB  cC e  cC a  Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız  Bd  EdA  EdBE   C     eE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    c BDc b Ca    eE bde      A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız a e     AcE  b ba  e b  ed cDe

S D Y B%

Türkçe 30 10 8 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 4 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

158,443 32,92
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  2116
FERİT DEMİR 120 35 60 25 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 87 853 853 2636 % 32,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeC cD bEd bC dea cea e baCcea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız cCB caDEdbde bdEBACCBacAC baDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız bdEB a cbc D bac DC  c E  E Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız eaDdb Ac AcAE cdab aeBAcBecede

S D Y B%

Türkçe 30 5 18 17

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 11 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

196,163 15,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  472
FURKAN ALTIN 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 489 489 1215 % 15,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C  Ddb d AdCEed cC Ce  CCdC Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız  BdBDE AA    EB bC DAACBECDEBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız bc b BaB D  cb Dbd c  ABa   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız aCCd eceAab  E  c  Aede eee D 

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 11 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

163,328 29,46
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1619
HEJA AŞUT 120 35 59 26 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 72 776 776 2359 % 29,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCccD b   ACecedacCeCebeCdcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız be BdeaEdAdcbcBdBAdCdEAAeebCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Edcdaa BcB D  d dbbbEc  c E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cdDd eADde  b     b e bEcdDddD

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

176,603 22,53
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  256
İCLAL *SL * 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 633 633 1804 % 22,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız   C  DEDEB Ad d  aE  Cc   CcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  CBBaeecaAb  bcEBc CeEAACBbCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  A   b B      a  c        c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 5 40

Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

121,253 71,60
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  794
İREM KILINÇ 120 26 77 17 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 240 1523 1523 5734 % 71,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EbCcdD bcaeeCbdc BEddCAbcCdaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız cbecdcDECdCcdcddBdCCBbccbdbbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız ab cEbeababce B d Cdaac d b c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cded adD eEdbb c  e beedc Dade

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 19 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 5 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 8 10

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

178,315 21,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1002
İREMSU TAŞAR 120 35 39 46 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 619 619 1737 % 21,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCAaDbbEabAd  BacddaCAEACCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız eeaBcBDEdAdD AdEBeCCeEAebdcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız dd daCAe e          Dddbcdce D

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 2 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

174,280 23,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  283
MEHMET KADİR ERKMEN 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 647 647 1883 % 23,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EcCdaDEbaddcCddBcaEdcCAEAeCaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACBBEBDEeACcaccEccdeeacACccCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız                           c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız A   ebAD A          edAEcCeaea

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 2 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

115,193 77,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  2185
MUHAMMED ALİ ONUK 120 25 71 24 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 266 1611 1611 6243 % 77,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CedcEDacddCaEBbcaacecEeCCcecbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız cBbaebeecaddcEaACdCbAACeECeade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız Eadacd dc b ee   c  b d c c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız bded bdAbe  c  b d A E C Bebae

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 15 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mayozu açıklar. 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

145,895 44,57
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  451
MUSTAFA KEMAL KARTAL 120 27 43 50 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 138 1095 1095 3569 % 44,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAeDbbEBbACbbBEec eC dcaCcac e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BeEBDEbAeCabaEdbCeaDccCBaCDcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız d c ac   b    bb     E  c    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız                       a  ac   

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

117,598 75,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  4017
ORHAN MER ERTAŞ 120 29 82 9 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 257 1583 1583 6066 % 75,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCAcDae e Ad  eaBadcCeceeabdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız bacabe   cbebA cBACCecA CcbdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız cAbBEcbececbdacbbcbedaDccaaeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız edDeCaAbEbcebecdecDBacAEeaDceb

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 26 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 6 14

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

108,335 83,67
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1803
OSMAN YAVUZ 120 20 65 35 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 281 1677 1677 6700 % 83,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CccDacaeCAeCbcEec adA daa  dEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız de ccEdA CEA EBb ebccbadaaDc e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  ccccBeebcabaaa    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız DdCe D  bddddb  acbbdcc    e  

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 14 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 8 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 4 0

Mayozu açıklar. 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

129,433 62,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  727
RUKEN DEMİR 120 21 53 46 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 208 1399 1399 4999 % 62,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CdaaabEBCddabBEcca C EeCaaCBEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız e dB Eb cbEb d cCadDdAaBaaD ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  e Daca   ea   a dde          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız aa e b    b   a      ba   ccb 

S D Y B%

Türkçe 30 12 16 40

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

132,878 58,44
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1553
SEYİD YILDIZ 120 22 50 48 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 188 1330 1330 4680 % 58,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeC   db a Ad     dC Ce    aec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız eeB    E  eDacBdBdeCcac a  aDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Edcab DBcd Db cb D        a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cdbdCC acc ebd b    ee aB Dcba

S D Y B%

Türkçe 30 5 10 17

Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 3 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

150,623 39,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1661
SITKI CAN MET 120 25 33 62 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 122 1003 1003 3189 % 39,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCbBD b B Aed   ecb  eEeCCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız e B  dcE dde ABEceCCeEAbbaeCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  b       B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bdcdaC D            e  EB  e  

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

153,998 36,50
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  843
UMUT TUNÇBOĞA 120 28 41 51 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 103 928 928 2923 % 36,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız deC  DEb aCAdC c  dC CebAaC C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACea B E b b  dEB dC Ec CceCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız de  c   a  D  aab Cd   a  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bd aCe D e   C   E  b e ee ab 

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 0 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 6 0

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

140,928 49,35
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  427
YÜSRA YÜKSEL 120 27 52 41 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 156 1187 1187 3952 % 49,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CecDabEdCAdCbBaB    e       ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBEeDEeddbccBcaebCdaAACBaCDEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız bdCCcDbebdbeadBdacEddbcdDaeeec

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

217,548 10,29
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10C  -  1650
ZEYNEP AY 120 46 42 32 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 389 389 824 % 10,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCABecbEBCcdbEBaeEdBCAabCCaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız AaeBEBDE AaaEA b daCBEcACcbCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Ed BcebBbB D C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AaeaCCde b A Ca BE c  c c  aea

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 5 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 2 1 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 5 0

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

282,235 2,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  488
ABDULLAH NİLÜFER 120 68 40 12 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 161 161 229 % 2,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız acCABDEbaB ddCdB eba aAcAaCcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACBaEBDE AaDceBEBbC ddAACBeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EdE EDDBDa  C aaaDCAEDDEcBb D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız ABceCCA dddAECBEeEDBceAEBCDBee

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 17 7 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 6 1 86

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 2 0 100

Mol kavramını açıklar. 4 3 1 75

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

147,715 42,61
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1020
AKIN 120 27 44 49 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 130 1053 1053 3412 % 42,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeCAeD DEe Ada e eE eC     aeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız bdd dBDEb dDdAeEBcdCBacedeeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız               cDac            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AaDe eAcEb          eccaabDcce

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

154,688 36,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1817
BAYRAM YILMAZ 120 33 64 23 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 101 918 918 2883 % 36,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCAaDEbEabAdedaEccbaCecdCCdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız AeaadBeEbAdDaeBdBddCBaeAaeeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız dc e   ca d    edDbA   d Bde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız A beeCcedebec      ab ddcCDabb

S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

172,458 24,28
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  235
BERFİN TÜRKOL 120 31 49 40 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 664 664 1944 % 24,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız  c DEbaBeeadbB  dbcCAbe   CcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız aBdB cdAeb b EddCCdbbAbBEaDEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız   cDcB B D  a EDC       d   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 1 17 12 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  eCae c b  e d      cbeecadaed

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 0 60

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 10 0

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

162,463 30,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  0
BİLALYUSUF SALUR 120 32 39 49 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 76 791 791 2408 % 30,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EcCcBD cbaCA C c  c a A  CC Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACBaEdDE ACDdbBEBc bBaA b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız ad Bdc a        bc c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AaaddecDE   ba E    bdcEadD  b

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

205,443 12,90
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  854
ENES İLGİN 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 448 448 1033 % 12,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız    D     A      c       a   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEBDEbAeC  BEBdC dDAAedECDEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız EB   a   D       eEDDEd bc aEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız edCCbDcdAa  BE d    AbBaDdADDe

S D Y B%

Türkçe 30 3 2 10

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 0 0

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 0 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 4 2 57

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

93,460 89,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  2186
EYLÜL COŞKUN 120 11 50 59 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 294 1744 1744 7144 % 89,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeCeBecb deAC aecdbea A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız cadabaed                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız acc a baeccbdCa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cBcCeeA bcadECca     dc eba   

S D Y B%

Türkçe 30 5 15 17

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 12 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 4 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 2 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

153,453 36,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  2225
HALİME YILDIRIM 120 29 49 42 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 107 944 944 2962 % 36,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız E C  D bEd  d dBE cd ecc  CbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız bb  E DEeA a  ec A CBaAbCaeaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız   ce b c B  dC D bbdE Dd  d  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  acaeeA bcE  aBacE c ecEB aa e

S D Y B%

Türkçe 30 8 10 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 11 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 5 20

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

130,030 61,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1537
HASAN ASTAN 120 21 46 53 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 205 1387 1387 4941 % 61,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız bbCAcDEDEBdAdede     ee  aa da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız eeadEBcEeA DbcBdBbbCeEAbacbdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız eabbCeccEe          e    bcece

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

167,395 27,02
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  4920
KADER YILDIZ 120 31 43 46 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 730 730 2164 % 27,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAeDdDEd AC dBceEe CcE aCcCBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBdB d AAabc EB C debACeaCDEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız      c             e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız bedCce e     Eacb   eaBabdAbea

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

149,728 40,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1931
M ENES ÇİLEK 120 32 53 35 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 124 1014 1014 3244 % 40,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CbdDdbcaeACbdcbaEddCAbACbaeaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız Ba BeEbAbC beEB CCeDAAbBcCDcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız Ed bbc   c    acC  ce   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eed  e  Aa  Bbcbb E A B  c e  

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 6 1 1 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

155,868 35,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  2208
MEHMETFARUK DEMİR 120 36 63 21 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2817.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 97 906 906 2817 % 35,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EdCccDdedadAdbccbacCaCe AddaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız AaBBEBDEeACebdBEBeeCeEAAd bCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız EbcBc  caecc    EDCdEecb  a cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız ddbdea eE ab  d     b dEBeaeee

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 15 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 4 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

119,095 74,09
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1654
MELEK TEYFUR 120 23 64 33 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 249 1554 1554 5933 % 74,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CcaDEbceCAeedacecCceebcbacCBce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız cddceEbA babebBcaCeDcACBEaDEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız   c   e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız ea eAe ecdcC  eEcadccaeecBcecd

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

140,038 50,42
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  2073
MİNE ÇİFTÇİ 120 30 61 29 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 161 1209 1209 4038 % 50,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceC  Ddaca AddEe  dd eebcbab e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  aa  BaEeAebcAaEBdC BacACeDCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız cA aac aaBEDe   bD A e    a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AdcbeaADddbAba   b ebdcdeaDBee

S D Y B%

Türkçe 30 4 19 13

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 10 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 1 60

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

201,505 13,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  282
MUHİTTİN ARSOY 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 465 465 1110 % 13,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CcdDabEB ACCEBaeECBCeEcd E  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBEB EaAACE BEB C d AAaB CD Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    b   a         ddDeE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız   CCde e             Ec       

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 3 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

111,813 80,77
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1890
MUSTAFA ULUDAĞ 120 14 54 52 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 274 1646 1646 6468 % 80,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CAcDEbdBCeeeaacecCeCebebaddcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız  d    b  C  c  e b  d b  C a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız b c Dc  c  C a  a E  a    a  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  b  c  c a   b  b    aabeacced

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 9 0

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

128,375 63,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  2065
NURİ CAN Ü*ÜMCÜ 120 17 53 50 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 212 1420 1420 5104 % 63,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EbCAdD a   ACeaBce d bAbbdCdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız cecBbae d  c Acd e baEc b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız ccEaEDb D ae a e   A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bde*bd *bdc dbeac             

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

197,015 14,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  735
NURŞİN BAŞARAN 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 486 486 1191 % 14,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EACABDEbEd A  dBaeEC Ce  aCdC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız Abeed  E Ae   aEc C BacAaBeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AB eCC e bdbddBE EDBecAEaC adD

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 6 2 4 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

170,825 25,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1667
ROZİN ERGÜL 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 52 687 687 2015 % 25,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C  DEb B AC  B  cdBCeb CCaCBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız aB BeEdA bE  EBe Cda A  ECDE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız adbe e dA          b ba bdbe  

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

190,763 16,81
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1994
RUKEN ÇELİK 120 38 32 50 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 525 525 1346 % 16,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız deCb DEbEa A  dBa cC  AbA C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız e BBdeDE AebEcBEB C eEcACacCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  A  c  c         D AEDa   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız eBcCbC ece A        D eEB   Ae

S D Y B%

Türkçe 30 10 9 33

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 1 43

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Mayozu açıklar. 6 2 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

152,933 37,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1577
ŞEBNEM BÜLBÜL 120 25 46 49 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 109 955 955 3007 % 37,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız Ee  BDEb    d EB  dd ebdA CaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız cbaBc eEdb a b ccb C EAeaBeaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E  e   a    b   d C a D   E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız dabe aAece          DddbcbDacD

S D Y B%

Türkçe 30 10 9 33

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 5 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

0,000 89,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  809
ŞEVVAL KARA 120 19 82 19 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 295 1754 1754 7193 % 89,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeCA DdbacCedabcd EC Ceb a abe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız eae d bca*eaccdbaeb BEcACeb Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 20 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız Ed abacc d aebcDda  d b eabcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cdaabCbeddbAaC debbc adcebbdcD

S D Y B%

Türkçe 30 8 17 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 9 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 20 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 6 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 4 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 8 10

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

157,195 33,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1616
SEYİTHAN EKİNCİ 120 28 42 50 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 90 878 878 2722 % 33,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EbbAdDEbbdCAd  d a  e A  CC ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız dCdBEBaEdbdeEdcd ddaBEAAbBbaDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız  d  ED B       eaDbd      d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız                     bdcEdCcccc

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 0 43

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

144,078 46,28
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  739
ŞEYMA ÖZBEY 120 28 47 45 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 147 1130 1130 3706 % 46,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CdBDdbaaCAda e  cCadAbAaaaCaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBEBDEeAACbbeEadeCdaAACadCDEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız   a c        bb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız  e dAb              dacebadcDc

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

121,840 71,14
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  525
SİMANUR ÇİRAY 120 21 58 41 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 237 1516 1516 5697 % 71,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceCdBD b a ACede cce Ce  daaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  eaBdaeEb C  baEcd aedAceBeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız ad  cb   B be  D c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız cabddbAe dcbd cb  aBe  bd Dccb

S D Y B%

Türkçe 30 7 15 23

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

138,998 51,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1782
YAĞMUR ÖZLÜK 120 26 54 40 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 165 1227 1227 4143 % 51,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CA adbE  Ada ca cd  Ac  Ca  ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız d EB EdA   AdE caC   caaECDcce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız caab Bce  daaeaD dEe b Ba D E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız bd CcD dA   dd Eb   eade dcee 

S D Y B%

Türkçe 30 6 13 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 15 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 3 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 8 0

Mayozu açıklar. 6 0 5 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

124,678 67,88
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  2235
YAHYA BASÜTÇÜ 120 20 35 65 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 224 1471 1471 5436 % 67,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cb D D d Ab ba  ab CedAaec  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız aBdB E A  dc cB C d    d CDccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız      cc     c  c        a   d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız bC CAa bc           dEB  a  D 

S D Y B%

Türkçe 30 6 13 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

187,478 17,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  908
YASİN DEMİR 120 40 44 36 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 545 545 1434 % 17,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız EeC  a bc C  abeEBEd CAE a dC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız A eBdBeEdAe dbcEBb  BEAeCBeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E  d b BDB  b aD cdbE e   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AdeeCCADdcd d  bB b D AEc ccdb

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 1 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 6 2 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

116,323 76,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1998
YUNUS EMRE ATSAN 120 10 18 92 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 262 1598 1598 6159 % 76,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız beC  D   e     B  c   c   a  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  eaBcB E Ad   ed  CCa   bee  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız                           b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 6 13

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

166,153 27,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  754
YUSUF BALIKÇI 120 37 58 25 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 742 742 2220 % 27,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeC BDbbEBCdd bBEBadcCecdaCbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız  CBBddDEdAdeaAcaa C BEbACceCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız ae   b Bed bde   cabEcD  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız A bCdCAadeccd  a  b eeAEBdcaee

S D Y B%

Türkçe 30 13 15 43

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 5 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 3 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 6 1 5 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

132,470 58,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10D  -  1872
ZEYNEP TURAN 120 31 85 4 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 191 1338 1338 4714 % 58,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız de  eDEacdeAadccEBEaeeccAabbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız beedcBDEebCacbaEBcdaBEAeaacCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız ccccacbBecEDeacec CdEaDcAd ebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bdaebabbbddbdbcdBbbaDebacbDBAe

S D Y B%

Türkçe 30 8 20 27

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 21 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 6 14

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 4 43

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 6 3 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

169,153 26,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1924
ALİİMRAN KAYA 120 32 37 51 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 57 704 704 2082 % 26,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CceDEbEaCAdebBEacCceAdbaCbCBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEdeEeeea ABEB a d AAbBECDaeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız    CAebecaa          Ee  c Dc 

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mayozu açıklar. 6 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

126,728 65,66
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1937
ARDA SUDEMİR 120 28 60 32 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 218 1441 1441 5258 % 65,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CeaadcEaCAdC eE c Bdec aac caA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız dBdcDbCAACEdeE bCC bd aaECDcBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız cac bBc c e d  bbdb  a  b  b c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız aad Ae  Ad eB  abB  c dCeab a 

S D Y B%

Türkçe 30 8 17 27

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 16 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

140,240 50,09
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1693
AYETULLAH YILDIZ 120 28 58 34 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 160 1201 1201 4011 % 50,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız beCdcDdaEBaAd Ee  c   e   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız ACBeEcb   Cc babcbCCBE AaBcCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız dAccEDbcaadDbeecaae bDe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız      bda  bdEacbeEbaacd Bd cbe

S D Y B%

Türkçe 30 7 11 23

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 17 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 2 8 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 7 10

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

129,200 62,61
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  522
BERFİN DEMİR 120 22 51 47 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 209 1401 1401 5014 % 62,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CddebbEB Aa beaeEd CbEcaCcecEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız eBdBeEdbeeEcedBbaCdaAACeECDEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız    b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız cd ecbde a          edc  c eed

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 7 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

152,625 37,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1877
BERİTAN BAYINDIR 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 111 963 963 3029 % 37,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız C  D bd   d d   Ed  A    b  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız      E A     EBb  e  A eaCDc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  dcbDB e D  db c  Eb    Ee    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız beCCeD cABb  E        B  ac D 

S D Y B%

Türkçe 30 5 6 17

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 0 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

172,330 24,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  851
BİLAL KATAN 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 45 666 666 1952 % 24,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 5 0 5 5,00 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 2 9 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEBDE AA E  EBA  C A a ECDEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  Bbaa  e D aBa cC E   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız eCCeADc eB aBE EDBdA b daccDe 

S D Y B%

Tarih-1 10 8 0 80

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 1 40

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

138,508 52,29
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1895
CEMAL İBİLİ 120 29 63 28 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 169 1236 1236 4187 % 52,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız bcCAaD*abddAeCdc ccadCedbaacda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız bCaBdBDE AdbdbcaB dCBaAbdBeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız    B cDeDc D Ca d ec          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AdedebccEe Ab db Eb a  bd bdbc

S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 2 40

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 1 1 50

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 7 0

Mayozu açıklar. 6 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

115,123 78,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1961
ESRA DİKEN 120 21 62 37 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 1614 1614 6252 % 78,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CbeedbaeCedeba  caaeAcbCCbb ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız ccaceECc edbaEBcC bcAcCBaaDaee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız                  AEc a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız cdeaAaaee   dEe c Ed baeccbDDe

S D Y B%

Türkçe 30 5 22 17

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

134,948 56,33
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1117
ESRA YILDIZ 120 25 43 52 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 183 1294 1294 4511 % 56,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız acC cDbbEdbAeadeadddaCecAaCcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız   c E  E  ab AdEc bCBEAAbeaCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız        a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız AacCCdcc b          Ddc c DcAe

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 6 2 3 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

188,898 17,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  364
EVİNDAR KURT 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 533 533 1393 % 17,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CABD b dCc   Bce    Ac a  CaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBEB E   bEb EBbC   cACeECDcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  B D B a               B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız   CC  cA        a E  EB  aeDDe

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 1 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 6 1 3 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 0 67



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

146,405 43,92
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  744
EYLÜL NİSA EPATAY 120 31 53 36 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 135 1083 1083 3517 % 43,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız Cb DEb dCAd E d cacCAc aCcddbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BBdB Eb AecA EB a bccACBbdDEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız  abe aDa    aaababEc d Bd  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız beCCbeEd            bac DebeDe

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 15 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 3 29

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 6 1 4 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

114,775 78,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  9999
EZİLEN ED 120 20 69 31 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 269 1619 1619 6278 % 78,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECBEA

Cevaplarınız CeBD bdabbddaebabCcaAEceCdbec*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBDECAACEABEBACCCDAACBECDEBD

Cevaplarınız BaEcDaedcbabcdebbaecdcbadCeEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

Cevaplarınız adE aB  cD                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCCCADEAABECBEBEDBEAAEBCDBADDB

Cevaplarınız DebeAcbdb  ecEab Ba  aebaa eD 

S D Y B%

Türkçe 30 7 22 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33

ŞİİR 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 2 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 0 20

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

129,863 61,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  2249
GÜLSEMİN CANGİR 120 26 56 38 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 206 1390 1390 4954 % 61,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeCbd a  aCcddEec   a b c abae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız eCeBbd Ebed EbdEBbeCBbbAbdeCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız      a  cBE     d   E  c c  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız Ac adebDEA cc ccB aBDd bc eeAc

S D Y B%

Türkçe 30 3 18 10

Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33

ŞİİR 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 1 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 2 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 5 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 4 2 1 50

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 6 2 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

122,585 70,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  814
HA YUNİSA BAŞ 120 17 46 57 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 234 1508 1508 5631 % 70,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ceCA DdbcB Adadaa Ea Ccc  CcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız db B e E  d  b dB bCeEceaBeaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  aede    e      e  caeeEcbeade

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 0 6 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

121,013 71,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  1578
HELİN ÇETİN 120 17 38 65 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 241 1526 1526 5755 % 71,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız ce     bdd AC dcdBcd CAbcbadCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız   a d  E  e  bcEBb  eEAbCdbCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız E     bc          b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız  d d C b            eB bc ea  

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 0 0

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 1 2 17

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 10 SINIF

140,715 49,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
BATMAN LİSESİ

10E  -  630
HİRA DEMİR 120 18 20 82 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 157 1194 1194 3975 % 49,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 303 1845 1845 8008

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACCEBEBECBCAEACCECB

Cevaplarınız aeC  D bE  A  d   c   AEcCaE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECACDEABEBACCBEAACBDCDE

Cevaplarınız     E     C  c b     EA  BeCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ABDCCCADEAEAECBEBEDBDBAEBCDBAD

Cevaplarınız bda Ca a e             Ec c cD

S D Y B%

Türkçe 30 8 7 27

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33

ŞİİR 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

HİKÂYE 2 0 0 0

HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 0 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi   nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi   ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mayozu açıklar. 6 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
